
Señor 

JUEZ VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE CALI 

E.S.D 

 

 

DEMANDANTE: FINANCIERA PROGRESSA 

DEMANDADO: JUAN CAMILO CIFUENTES BARRERA 

RADICADO: 2020-00400 

REF.: APORTE LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 

 

 

JESSICA AREIZA PARRA, identificada como aparece al pie de mi firma, 

obrando en mi condición de apoderada de la parte demandante; por 

medio del presente escrito allego la correspondiente liquidación del 

crédito ordenada mediante auto que ordeno seguir adelante con la 

ejecución del 26-01-2021. 

 

 

Atentamente, 

 

 

JESSICA AREIZA PARRA 
C.C 1.152.691.390 de Medellín 
T.P 279.348 del C.S de la J 

 

 

 



Liquidación de credito

17834

Codigo
Fecha
Inicial

Fecha
Final

Tasa
Efec.
Anual

Tasa
aplicable
Efec.
Anual

Tasa
Aplicable
Diaria

Capitales
Cuotas u Otros

Capital
Liquidable Dias

Liq
Interes

Saldo
Interes Abono

Saldo
Capital
Interes

016-
0905

02-08-2020 31-08-2020 18.29 27.34 0.0662 $4,510,084 $4,510,084 30 $89,628 $89,628 $0 $4,599,712

01-09-2020 30-09-2020 18.35 27.43 0.0664 $0 $4,510,084 30 $89,890 $179,519 $0 $4,689,603

01-10-2020 31-10-2020 18.09 27.04 0.0656 $0 $4,510,084 31 $91,713 $271,231 $0 $4,781,315

01-11-2020 30-11-2020 17.84 26.66 0.0648 $0 $4,510,084 30 $87,658 $358,890 $0 $4,868,974

01-12-2020 31-12-2020 17.46 26.09 0.0636 $0 $4,510,084 31 $88,853 $447,743 $0 $4,957,827

01-01-2021 29-01-2021 17.32 25.88 0.0631 $0 $4,510,084 29 $82,523 $530,266 $0 $5,040,350

Contraparte
Juan Camilo Cifuentes
Barrera| 1144175343

Radicado
760014003029
20200040000

Liquidando
Hasta
29-01-2021

Capital

$4,510,084

Intereses

$530,266

Agencias en
derecho

$232,000

Total

$5,272,350



Fwd: RAD: 2020-400 DTE: FINANCIERA PROGRESSA DDO: JUAN 

CAMILO CIFUENTES BARRERA- APORTE LIQUIDACIÓN DEL 

CRÉDITO 
RADICADO EN MEMORIALES 

 
Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. Confío 

en el contenido de enviosypresentaciones@staffjuridico.com.co. | Mostrar contenido bloqueado 

 
El remitente del mensaje ha solicitado confirmación de lectura. Para enviar una confirmación, haga clic aquí. 

EP 
Envios & Presentaciones <enviosypresentaciones@staffjuridico.com.co> 
Vie 5/03/2021 5:08 PM 

 

 

 

 

 
Para: 

  Juzgado 29 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali 

17834-Juan_Camilo_Cifuentes_Barrera-2020-00400 (2).pdf 
244 KB 

BUENAS TARDES, SOLICITO AMABLEMENTE ACUSE DE RECIBIDO DEL 

PRESENTE CORREO, YA SEA MANUAL O AUTOMATICO GRACIAS. 

 

 
Cordial saludo,  

 

JESSICA AREIZA PARRA ,  de manera respetuosa allego documento adjunto con el fin de que 

obre dentro del expediente, de conformidad con su valiosa y acostumbrada colaboración. 

 

Agradezco ACUSE DE RECIBO MANUAL O AUTOMATICO.  

 

Atentamente,  

 

 

ABOGADO: JESSICA AREIZA PARRA  
ENVÍOS Y PRESENTACIONES 

ÁREA LOGÍSTICA Y DOCUMENTAL 
PBX (57) 4 3225201 

Calle 40a # 81 A-177 Medellín - Colom 
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---------- Forwarded message --------- 

De: Envios & Presentaciones <enviosypresentaciones@staffjuridico.com.co> 

Date: mar, 16 de feb. de 2021 a la(s) 15:51 

Subject: Fwd: RAD: 2020-400 DTE: FINANCIERA PROGRESSA DDO: JUAN CAMILO 

CIFUENTES BARRERA- APORTE LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 

To: <j29cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 

 

BUENAS TARDES, SOLICITO AMABLEMENTE ACUSE DE RECIBIDO DEL 

PRESENTE CORREO, GRACIAS. 
 
 

Cordial saludo,  
 
JESSICA AREIZA PARRA ,  de manera respetuosa allego documento adjunto con el fin 
de que obre dentro del expediente, de conformidad con su valiosa y acostumbrada 
colaboración. 
 
Agradezco ACUSE DE RECIBO MANUAL O AUTOMATICO.  
 
Atentamente,  
 
 

ABOGADO: JESSICA AREIZA PARRA  
ENVÍOS Y PRESENTACIONES 

ÁREA LOGÍSTICA Y DOCUMENTAL 
PBX (57) 4 3225201 

Calle 40a # 81 A-177 Medellín - Colom 

 

 

 
 

---------- Forwarded message --------- 

De: Envios & Presentaciones <enviosypresentaciones@staffjuridico.com.co> 

Date: lun, 1 de feb. de 2021 a la(s) 11:37 

Subject: RAD: 2020-400 DTE: FINANCIERA PROGRESSA DDO: JUAN CAMILO 

CIFUENTES BARRERA- APORTE LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 

To: <j29cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 

 

 
 

Cordial saludo,  
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JESSICA AREIZA PARRA ,  de manera respetuosa allego documento adjunto con el fin 
de que obre dentro del expediente, de conformidad con su valiosa y acostumbrada 
colaboración. 
 
ANEXOS: 1 
 
Agradezco ACUSE DE RECIBO MANUAL O AUTOMATICO.  
 
Atentamente,  
 
 

ABOGADO: JESSICA AREIZA PARRA  
ENVÍOS Y PRESENTACIONES 

ÁREA LOGÍSTICA Y DOCUMENTAL 
PBX (57) 4 3225201 

Calle 40a # 81 A-177 Medellín - Colom 

 

 

 

 



 


