26/8/2021 Correo: Memoriales 10 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outloo

% Responderatodos ] Eliminar ( No deseado Bloquear
9709-2698

Fwd: 29-2017-00241-00 liquidacion crédito

Elenith Estrada <elenith96@gmail.com> B e S
Mar 24/08/2021 7:38

Para: Memoriales 10 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali

29-2017-00241-00 LIQUI...
130 KB

—————————— Forwarded message ---------

De: Elenith Estrada <elenith96@gmail.com>

Date: mar, 24 ago 2021 a las 7:37

Subject: Fwd: 29-2017-00241-00 liquidacion crédito

To: <memorialesj10ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

—————————— Forwarded message ---------

De: Elenith Estrada <elenith96@gmail.com>

Date: vie, 20 ago 2021 a las 14:03

Subject: 29-2017-00241-00 liquidacion crédito

To: <memorialesj10ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

FAVOR ACUSAR RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, DE LO CONTRARIO SE
PRESUMIRA LA RECEPCION DE LOS MISMOS CONFORME A LO DISPUESTO EN
LOS ARTS. 20,21 Y 22 DE LA LEY 527 DEL 18 DE AGOSTO 1999

Responder Reenviar
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1. Formato de solicitud procesos EJECUTIVOS para los Juzgados Civiles Municipales
de Ejecucién de Sentencias de Cali

Detalle | Identificaciéon
Juzgado: Decimo_civil municipal de ejecucion
. - Cooperativa de Servicios de Occidente
Nombre Demandante: . “Coopeoccidente”
No. ldentificacion 805028602-6
Nombre Demandado: Francia Elena Narvaez y Yamileth carabali
No. Identificacion 31.902.009 y 66.947.231
No. Radicacion 029-2017-00241-00

Solicitud:

Por favor marque con una X fa o las solicludes requeridas

Solicitud | Seleccién | Solicitud Selecciéon

_Cﬂ i ’”.“f “sr'é'z;gé" X Medidas cautelares
Pago depdsitos

Remanentes _ | judiciates

Desistimiento Técito Terminacion del
proceso

Reconocimiento personeria Diligencia fecha de

Juridica remate

Aceptacion dependencia Correr Traslado

judicial Avahio

Recursos Desarchivo




ELENITH ESTRADA GALEANO
ABOGADA

SENOR:

JUZGADO DECIMO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE
CAlLl

E. §. D.

Referencia: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MINIMA
CUANTIA

Demandante: COOPERATIVA DE SERVICIOS DE
OCCIDENTE “C OOPEOCCIDENTE” 805028602-6
Demandado: FRANCIA ELENA NARVAEZ Y YAMILETH
CARABALI

RADICACION: 29-2017-.00241-00

Actuando como apoderada judicial de la parte demandante la cual cito
en la referencia, de manera atenta y respetuosa, me dirijo al sefior Juez,
a fin de presentar a su digna consideracién la presente liquidacién del
crédito.

1- Conforme al articulo 32 de la Ley 1395 , me permito presentar la
liquidacion del Crédito a cargo de la parte demandante arrojando
los siguientes resultados.

At

ELENITH ESTRADA GALEANO
C.C. N*38.655.709 de Ginebra {valle)
T.P.N° 195423 del C.SdelaJ

Firma:




mmxﬁi:._a,’_u CAPITAL TASA PACTADA TASA DE PLAZD FECHA DE PLAZO TASA DE HONORARIOS —
2-nov-16 $4,400,000 ‘ .
INTERESES O ABONO TASA MAX PL Y _cs__bx MORA, FECHA
SALDO CAPITAL FECHA DE ABONO JVALOR ABONO VALOR HONORARIOS ISALDD ABOND A CAPITAL TASA EFEC ANDAL (MR TASA EFECY MEMSUAL VIGENCIA
$4.400,000 , 2,75% $121.000 nov-1
54,400,000 2,75% $121.000 tioL
$4.400,000 2,79% $122.760 el
$4,400,000 2,79% § 122760 feb-1
$4.400,001 102,79% $322.761 a!,m
$4.400,000 1,86% " $81.840 qu.ﬂ
$4.400,000 2,79% ' $122.760 may-1:
$4.400,000 2,79% $122.760 .E:._.N
$4,400,000 2,74% ' $120.560 Jul-13
$4,400,000 2,74% $120.560 2g0-13
$4.400,000 2,74% $120.560 sep-17
54,400,000 2,64% $116.160 ott-17
$4.400,000 1,75% $ 77.000 nav-17
$4,400,000 1,75% § 77.000 n_wn.”:_
$4.400,000 2,28% $100.320 ene-18
$4.400,000 2,31% $101.640 feb-18
$4.400,000 2,28% $100320|  mar1a
$4,400,000 2,28% | $100.320 abr-18
$4,400,000 2,26% $99.40|  may-18
$4.400,000 2,24% $ 98,560 jun-18
$4,400,000 2,21% $97.280 l-18
$4,400,000 2,20% § $6.800 ago-18
$4,400,000 2,19% " $96.380 sep-18
$4,400,000 217% " $95.480 oct-18
$4,400,000 2,16% $ 95,040 nav-18
$4,400,000 2,15% $ 94.600 dic-18
$4.400,000 2,13% §53.720 ene-19
$4,400,000 218%]  s95.0% Feb-19
$4,400,000 2,15% 594,160 mar-19
$4,400,000 2,14% § 54,160 atr-19




0,000 2,15% S50 ay-1s
54,400,000 2,14% $94.160 jun-1¢
$4,400,000 2,14% 454,160 jul-18
$4,400,000 2,14% $ 54,160 ago-1:
$4,400,000 2,14% $94.160 sep-15
$4,400,000 2,12% $$3.280 oct-1§
54,400,000 2,11% 482,840 nov-1¢
$4,400,000 2,10% $92.400 dic-18
54,400,000 2,09% $ 91960 ene 2
4,400,000 2,12% $93.280 teh-20
44,400,000 2,11% 92,840 amvuo_
$4,400,000 2,08% $91.520 abr-20
$4,400,000 2,03% 489,320 may-20
$4,400,000 2,02% $ 88.880 jun-20
$4,400,000 2,02% $ 86,880 Jul-20
$4,400,000 2,04% $ 89.760 2go-20
$4,400,000 2,06% $ 90,640 sep-20
$4,400,000 2,02% $ 88,880 onﬂ-uo”
$4,400,000 2,00% $ 88,000 nov-20
$4,400,000 1,96% $85.240 dic-20
$4,400,000 2,13% $97.720 ene-21
$4,400,000 2,17% $95.480 feb-21
$4,400,000 2,i7% $ 55,480 mar-21
$4,400,000 2,16% $95.040 abr-21
54,400,000 2,15% $94.600 §m<.~ﬁ
44,400,000 2,15% $ 94.600 jun-21
44,400,000 2,14% $94.160 jut21
$4,400,000 ) 2,15% $94.160 ago-21
TOTAL ) $0 50 so
SALDO CAPITAL mh.thbDo
INTERES DE Z__Dm,) 02-11-2016 HASTA 31-08-2021 w 5. 711,680
TOTAL DEUDA [ capital + Intereses) $10.111.680



