24/2/2021 Correo: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

RV: solicitud de terminacion del proceso por pago de la obligacion

Juzgado 10 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j10ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 22/02/2021 12:24 PM

Para: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 2 archivos adjuntos (446 KB)
SOLICITUD TERMINACION PROCESO POR PAGO 022-2014-00944-00.pdf; Copia de ANEXO PQR 1500214 chon.xlsx;

De: Christian Andres Ortiz Carvajal <christiancamilo29@hotmail.com>

Enviado: lunes, 22 de febrero de 2021 9:58

Para: Comunicacion Y Notificaciones Oficina Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali
<cynofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 10 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca -
Cali <j10ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: solicitud de terminacion del proceso por pago de la obligacién

De: Christian Andres Ortiz Carvajal <christiancamilo29@hotmail.com>

Enviado: lunes, 22 de febrero de 2021 9:51 a. m.

Para: Comunicacion Y. Notificaciones Oficina Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali
<cynofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; j010ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
<j010ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: solicitud de terminacion del proceso por pago de la obligacién

De: Christian Andres Ortiz Carvajal

Enviado: lunes, 22 de febrero de 2021 9:44 3. m.

Para: Comunicacion Y. Notificaciones Oficina Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali
<cynofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; j010ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
<j010ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: solicitud de terminacidn del proceso por pago de la obligacion

Cordial saludo,

Comedidamente remito y adjunto dos (2) documentos, correspondiente a solicitud de
terminacion del proceso por pago de la obligacion en formato PDF y el reporte del banco en
formato de Excel:

Radicacion: 022-2014-00944-00

https://outlook.office.com/mail/AAMKADM3NjNKkYZzgxLWNKNjYINGYzMS04Y TAzLTA4ZGE3YmMNhNmlyYwWAUuAAAAAAC7wJSXRFgGR7yRINRZ707iAQ...  1/2



24/2/2021 Correo: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

Proceso: Ejecutivo.
Despacho: Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecuciéon de Sentencias.
Ejecutado: Jorge Alfredo Ortiz Gutierrez.

Con todo respeto,

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJAL
Abogado

https://outlook.office.com/mail/AAMKADM3NjNKkYZzgxLWNKNjYINGYzMS04Y TAzLTA4ZGE3YmMNhNmlyYwWAUAAAAAAC7wJSXRFgGR7yRINRZ707iAQ...  2/2



Santiago de Cali, febrero 22 de 2021

Doctor:

CARLO$ JULIO RESTREPO GUEVARA

JUEZ DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
E.S.D.

REFERENCIA: SOLICITUD TERMINACION PROCESO POR PAGO OBLIGACION.
PROCESO: EJECUTIVO.

EJECUTADO: JORGE ALFREDO ORTIZ GUTIERREZ.

RADICACION: 022 -2014 - 00944 - 00.

El suscrito CHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJAL, mayor y vecino de Cali
identificado con la cédula de ciudadania No. 14.477.533 expedida en Buenaventura,
abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 248.146 expedida por el
Consejo Superior de la Judicatura, con todo respeto me dirijo a usted(es) en mi calidad
de apoderado del sefior JORGE ALFREDO ORTIZ GUTIRRREZ, demandado en el
proceso de la referencia, para solicitar en los términos del articulo 461 del Codigo General
del Proceso, la terminacion del proceso por pago total de la obligacién ejecutada por via

judicial.

Se adjunta una liquidacién adicional, el reporte de los descuentos realizados a la medada
pensional del demandado y soporte que fue suministrado por el Banco Agrario, que
demuestra que de la ultima modificacion a la liquidacion del crédito realizada por el
despacho en valor de $37.864.124, con corte al dia 26 de enero de 2021 se han
descontado por concepto de embargo la suma de $134.400.978,00.

Conforme a lo anterior, existe una suma a devolver al sefior Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez
por valor de $96.536.857,00.

Por lo tanto, acreditadas las exigencias de la citada norma procesal, solicito al despacho
declarar pagada la obligacion, la terminacion del proceso vy librar los oficios respectivos

para cancelar los embargos de la mesada pensional de mi poderdante.

- PETICION:

Con fundamento en todo lo expuesto y en los anexos a la presente solicitud, solicito que
se declare la terminacion del proceso ejecutivo de la referencia por pago total de la

obligacion.




Como consecuencia de lo anterior, disponer devolver la suma de $96.536.857,00
expidiendo los titulos respectivos que dispongan el reintegro o devolucién de acuerdo al
analisis del despacho, y librar los oficios para el desembargo de la némina de la pension

de jubilacién del sefior Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez.

Del sefior Juez, con todo respeto,

7 /S‘/w ) /'///L
CHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJAL
C.C. No. 14.477.533 expedida en Buenaventura
T.P. No. 248.146 del C.S.J.




'JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS
INFORMACION EMBARGO RAD. 022-2014-00944-00

AUTO INTERLOCUTORIO N2 3492

DIAS TI MTL  MTIL DIAS, INTERESES DE
RESOLUCION MES T.|. ANUAL MENSUAL ANUAL 'MENSUALg CAPITAL  MES ~ MORA
1041 jul-14 31 19,33% 1,4836% 29,00% 2,1444% $ 26.000.000,00 10 $  179.850
1041  ago-14 31 19,33% 1,4836% 29,00% 2,1444% $ 26.000.000,00 31 $  557.535
1041  sep-14 30 19,33% 1,4836% 29,00% 2,1444% $ 26.000.000,00 30 $  557.535
1707 oct-14 31 19,17% 1,4722% 28,76% 2,1285% $ 26.000.000,00 31 $  553.413
1707  nov-14 30  19,17% 1,4722% 28,76% 2,1285% $ 26.000.000,00 30 $  553.413
1707 dic-14 | 19,17% 1,4722% 28,76% 2,1285% $ 26.000.000,00 31 $  553.413
2359 ene-15 19,21% 1,4751% 28,82% 2,1325% $ 26.000.000,00 31 $  554.444
12359 feb-15 19,21% 1,4751% 28,82% 2,1325% $ 26.000.000,00 28 $  554.444
2359  mar-15 19,21% 1,4751% 28,82% 2,1325% $ 26.000.000,00 31 $  554.444
369  abr-15 19,37% 1,4864% 29,06% 2,1483% $ 26.000.000,00 30 $  558.564 '
369  may-15 19,37% 1,4864% 29,06% 2,1483% $ 26.000.000,00 30 $  558.564
369 jun-15 19,37% 1,4864% 29,06% 2,1483% $ 26.000.000,00 30 $  558.564
913 jul-15 19,26% 1,4786% 28,89% 2,1374% $ 26.000.000,00 31 $  555.732
913  ago-15 19,26% 1,4786% 28,89% 2,1374% $ 26.000.000,00 31 $  555.732
913 sep-15 19,26% 1,4786% 28,89% 2,1374% $ 26.000.000,00 30 $  555.732
1341 oct-15 19,33% 1,4836% 29,00% 2,1444% $ 26.000.000,00 31 $  557.535
1341  nov-15. 30 19,33% 1,4836% 29,00% 2,1444% $ 26.000.000,00 30 $  557.535
1341 dic-15 31  19,33% 1,4836% 29,00% 2,1444% $ 26.000.000,00 31 $  557.535
1788  ene-16 31 19,68% 1,5084% 29,00% 2,1444% $ 26.000.000,00 31 $  557.535
1788 feb-16 29 19,68% 1,5084% 29,00% 2,1444% $ 26.000.000,00 29 $  557.535
1788 mar-16 31 19,68% 1,5084% 29,00% 2,1444% $ 26.000.000,00 31 $  557.535
1788 mar-16 31 20,54% 1,5689% 29,00% 2,1444% $ 26.000.000,00 31 $  557.535
TOTAL INTERESES DE CORRIENTES ,
INTERES DE MORA ) - $ 11.864.124
'CAPITAL r - $26.000.000
“TOTAL DE INTERESES CORRIENTE _ ‘ o
INTERESES DE MORA . $11864.124
TOTAL

TOTAL OBLIGACION PARA EL JUZGADO DECIMO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS $37.864.124




INFORMACION BANCO AGRARIO

RELACION HISTORICA DE LOS DEPOSITOS JUDICIALES CONSTITUIDOS DONDE FIGURA
COMO DEMANDADO EL SENOR JORGE ALFREDO ORTIZ GUTIERREZ, IDENTIFICADO CON
CC. 6.155.832 CON FECHA DE CORTE AL 08 DE FEBRERO DE 2021.

FECHA INICIO: 28 /10 / 2016 - FECHA CORTE: 26 / 01 / 2021.
DESCUENTO TOTAL DEL BANCO AGRARIO: $134.400.978.00

‘ 20161028 $ 1.213.652,00 20170113 $ 685.224,00

| 20161028 $ 1.213.652,00 20161219 $ 731.614,00
20161028 $ 1.213.652,00 20161219 $ 731.614,00
20161028 $ 2.427.304,00 20161219 $ 731.614,00
20161028 $ 685.224,00 20161219 $ 731.614,00
20161028 $ 685.224,00 20161219 $ 1.463.228,00
20161028 $ 685.224,00 20161219 $ 731.614,00
20161028 $ 685.224,00 20161219 $ 731.614,00
20161028 $ 1.370.448,00 20161219 $ 731.614,00
20161028 $ 685.224,00 20161219 $ 731.614,00
20161028 $ 731.614,00 20161227 $ 1.463.228,00
20161028 $ 731.614,00 20170928 $ 1.463.228,00
20161028 $ 731.614,00 20170928 $ 731.614,00
20161028 $ 731.614,00 20170928 $ 773.682,00
20161028 $ 731.614,00 20170928 $ 773.682,00
20161028 $ 1.463.228,00 20170928 $ 773.682,00
20161028 $ 731.614,00 20170928 $ 773.682,00
20161028 $ 731.614,00 20170928 $ 773.682,00
20161028 $ 731.614,00 20170928 $ 1.547.364,00
20170928 $ 731.614,00 20170928 $ 773.682,00
20170113 $1.213.652,00 20170928 $ 773.682,00
20170113 $ 1.213.652,00 20190116 $ 773.682,00
20170113 $ 1.213.652,00 20171218 $ 731.614,00
20170113 $ 2.427.304,00 20171218 $ 1.463.228,00
20170113 $ 685.224,00 20171218 $ 731.614,00
20170113 $ 685.224,00 20171218 $ 773.682,00
20170113 $ 685.224,00 20171218 $ 773.682,00
20170113 $ 685.224,00 20171218 $ 773.682,00
20170113 $ 1.370.448,00




20171218

$ 773.682,00

20201121 $ 830.935,00
20201121 $ 830.935,00
20201121 $ 1.661.870,00
20201121 $ 830.935,00
20201121 $ 830.935,00
20201121 $ 830.935,00
20201121 $ 830.935,00
20201121 $ 1.661.870,00
20201121 $ 830.935,00
20201121 $ 862.511,00
20201121 $ 862.511,00
20201121 $ 862.511,00
20201121 $ 862.511,00
20201121 $ 862.511,00
20201121 $ 1.725.022,00
20201121 $ 862.511,00
20201121 $ 862.511,00
20201121 $ 862.511,00
20201121 $ 862.511,00

$ 830.935,00

$ 830.935,00

$ 830.935,00

$ 830.935,00

$ 830.935,00

$ 1.661.870,00

$ 830.935,00

$ 830.935,00

$ 830.935,00

$ 830.935,00

$1.661.870,00

$ 830.935,00

$ 862.511,00

$ 862.511,00

$ 862.511,00

$ 862.511,00

$ 862.511,00

$1.725.022,00

$ 862.511,00

$ 862.511,00

$ 862.511,00

20171218 $ 773.682,00
20171218 $ 1.547.364,00
20171218 $ 773.682,00
20171218 $ 773.682,00
20190116 $ 773.682,00
20190116 $ 1.547.364,00
20190116 $ 773.682,00
20190116 $ 805.326,00
20190116 $ 805.326,00
20190116 $ 805.326,00
20190116 $ 805.326,00
20190116 $ 805.326,00
20190116 $ 1.610.652,00
20190116 $ 805.326,00
20190116 $ 805.326,00
20190116 $ 805.326,00
20190116 $ 805.326,00
20190116 $ 1.610.652,00
20190116 $ 805.326,00
20190220 $ 773.682,00
20190220 $ 773.682,00
20190220 $ 1.547.364,00
20190220 $ 773.682,00
20190220 $ 805.326,00
20190220 $ 805.326,00
20190220 $ 805.326,00
20190220 $ 805.326,00
20190220 $ 805.326,00
20190220 $ 1.610.652,00
20190220 $ 805.326,00
20190220 $ 805.326,00
20190225 $ 805.326,00
20191216 $ 805.326,00
20191216 $ 1.610.652,00
20191216 $ 805.326,00
20201121 $ 830.935,00
20190401 $ 633.332,66
20191216 $ 171.993,34
20201121 $ 830.935,00
20201121 $ 830.935,00

O o o o oo o oo oo oo |o oo |o oo o |o|o

$ 862.511,00




$ 1.725.022,00
$ 862.511,00
$ 876.397,00

0
TOTAL
: $ 134.400.978,00

RESUMEN GENERAL

TOTAL PRESTAMO: $ 26.000.000.00
TOTAL A DESCONTAR POR EMBARGO: $ 37.864.121.00
TOTAL DESCONTADO POR BANCO: $134.400.978.00

EXCEDENTE PARA DEVOLUCION AL DEMANDADO POR PARTE DEL
JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS:

NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($96.536.857.00)




