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RV: RAD. 202100745 DTE: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A DDO: HECTOR RODRIGO
CESPEDES YANDI

Reparto Oficina Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali
<repartocserejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 23/08/2022 11:40

Para: Memoriales 10 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj10ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
PSC

De: Juzgado 33 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j33cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: lunes, 2 de mayo de 2022 5:32 p. m.

Para: Reparto Oficina Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali <repartocserejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: RAD. 202100745 DTE: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A DDO: HECTOR RODRIGO CESPEDES YANDI
 
Cordial saludo

Se reenvia el archivo adjunto, el proceso fue remitido a esa oficina judicial el dia 19 de abril de 2022 y a la
fecha no se le ha asignado juzgado alguno.

047

Acceda a nuestra lista de PREGUNTAS FRECUENTES  aquí.
Recuerde enviar siempre sus documentos en formato PDF, y colocar en la referencia del correo la radicación del proceso
y el asunto a tratar.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 527 de 1999 en consonancia con el artículo 103 del Código General
del Proceso, se presume la recepción del mensaje de datos cuando automática o manualmente se acuse su recibido por parte del destinatario,
lo cual se constituye como prueba de entrega.  





De: abogadosuarezescamilla@gesticobranzas.com <abogadosuarezescamilla@gesticobranzas.com>

Enviado: lunes, 2 de mayo de 2022 16:21

Para: Juzgado 33 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j33cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: CARLOS <carlos.velasco@gesti.com.co>; DANIELA <daniela.ledezma@gesti.com.co>; KAREN <karen.astorquiza@gesti.com.co>

Asunto: RAD. 202100745 DTE: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A DDO: HECTOR RODRIGO CESPEDES YANDI
 
Señor
JUEZ 33 CIVIL MUNICIPAL / 0 DE  CALI-VALLE
ESD.
 
PROCESO. EJECUTIVO SINGULAR
DTE. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A
DDO.HECTOR RODRIGO CESPEDES YANDI
RAD. 202100745
GYC. 61
 

9709-22082354
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JAIME  SUAREZ  ESCAMILLA, actuando como apoderado de la entidad demandante en el proceso de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el decreto 806 del 04 de junio de 2020, adjunto memorial en formato PDF.
Aportando liquidación de crédito. Por favor confirmar el recibido.
 
Lo anterior para proceder a su respectivo trámite.
 
 
Reciba mis agradecimientos por su atención.
 
Prueba electrónica: Una vez enviada esta comunicación electrónica por este medio, se entenderá por surtida la notificación conforme a la ley vigente (Ley 527

de 1999, sobre reconocimiento de efectos jurídicos a los mensajes de datos).

 
Cordialmente,
 

Jaime Suárez Escamilla
Apoderado
Carrera 3 # 12–40 Oficina 803 Edificio Centro Financiero La Ermita Cali
Tel: (602) 4883838 Extensión: 176
abogadosuarezescamilla@gesticobranzas.com
Elaboró: Daniela Ledezma Polanco
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Carrera 3 No. 12 - 40, Oficina 803 Centro Financiero La Ermita 

Teléfono: 4883838-Extension 176 

Correo Electrónico RNA: 

abogadosuarezescamilla@gesticobranzas.com 

Santiago de Cali – Colombia 
 

GYC: 61 
SEÑOR  
JUEZ 33 CIVIL MUNICIPAL DE CALI-VALLE 
j33cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co 
E.  S.  D. 
 
Proceso: EJECUTIVO SINGULAR 
Demandante: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A 
Demandado: HECTOR RODRIGO CESPEDES YANDI 
Radicación: 202100745 
 
 

JAIME SUAREZ ESCAMILLA, obrando como apoderado de la parte demandante en el 

proceso de la referencia, con el respeto acostumbrado me dirijo al señor juez, por medio 

del presente escrito y en cumplimiento de lo normado en el artículo 446 del Código General 

del Proceso, me permito:  

 

1. Adjuntar a este escrito liquidación de crédito por valor de $ 9.652.146,11 M/CTE. 

 

 

 Del Señor Juez, atentamente, 

  

 
JAIME SUAREZ ESCAMILLA 

C.C. No. 19.417.696 de Bogotá  

T.P. No. 63.217 del C. S. de la J. 
DANIELA LEDEZMA 

02/05/2022 

 

 

 

Enviado por correo electrónico 

02/05/2022 

 
 



CAPITAL:
Bancario 

Cte.
TASA

DESDE HASTA T. Efectiva
Efectiva 

Anual 1.5

Nominal 

Mensual
FINAL DÍAS INTERESES

22-sep-21 30-sep-21 17,19% 25,79% 1,93% 1,93% 8 37.411,34                             

1-oct-21 31-oct-21 17,08% 25,62% 1,92% 1,92% 30 139.482,14                           

1-nov-21 30-nov-21 17,27% 25,91% 1,94% 1,94% 29 136.185,25                           

1-dic-21 31-dic-21 17,46% 26,19% 1,96% 1,96% 30 142.277,55                           

1-ene-22 31-ene-22 17,66% 26,49% 1,98% 1,98% 30 143.744,17                           

1-feb-22 28-feb-22 18,30% 27,45% 2,04% 2,04% 27 133.574,43                           

1-mar-22 31-mar-22 18,47% 27,71% 2,06% 2,06% 30 149.651,57                           

1-abr-22 30-abr-22 19,05% 28,58% 2,12% 2,12% 29 148.721,65                           

213 1.031.048,11    
7.268.707,00    
1.352.391,00    

1.031.048,11    

$9.652.146,11

LIQUIDACION DE CREDITO HECTOR RODRIGO CESPEDES YANDI CC 10483981

VIGENCIA Máxima Autorizada LIQUIDACION

PAGARE: 9990004346916
7.268.707$                                                                                                 

TOTAL INTERESES

INTERESES CORRIENTES DESDE EL 22/12/2020  HASTA 12/08/2021

CAPITAL:

INTERESES MORATORIOS DESDE EL 22/09/2021 HASTA el 30/04/2022

TOTAL: CAPITAL+INTERESES:

Sin abonos


