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clemencia ines rodriguez avendano <abogadaclemenciarodriguez@t!

para mi

Reenvio al correo designado por el Despacho.

From: clemencia ines rodriguez avendafio <abogadaclemenciarodrigu
Sent: Tuesday, August 18, 2020 4:29 PM

Subject: Fw: Liquidacion Crédito - Proceso Ejecutivo - Expediente No.

From: clemencia ines rodriguez avendafio <abogadaclemenciarodrigu
Sent: Friday, August 14, 2020 3:29 PM
To: j12pgccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Subject: Liquidacion Crédito - Proceso Ejecutivo - Expediente No. 201!

Buen dia Doctores,

En virtud de la sentencia proferida el 09 de julio de 2020, adjuni

Muchas Gracias.
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LIQUIDACION CREDITO - LUIS PUPO Y SONIA LINARES - PAGARE No. 31077.

Fecha 01-

Valor Capital |$ 6.5
INT. INT.

VIGENCIA BANCARIO INT. BANCARIO MORATORIO No

DESDE HASTA |CTE. ANUAL] CTE. MENSUAL| MENSUAL

01-mar-19 | 31-mar-19 19,37% 1,61% 2,42%
01-abr-19 | 30-abr-19 19,32% 1,61% 2,42%
01-may-19 | 31-may-19 19,34% 1,61% 2,42%
01-jun-19 | 30-jun-19 19,30% 1,61% 2,41%
01-jul-19 31-jul-19 19,28% 1,61% 2,41%
01-ago-19 | 31-ago-19 19,32% 1,61% 2,42%
01-sep-19 | 30-sep-19 19,32% 1,61% 2,42%
01-oct-19 31-oct-19 19,10% 1,59% 2,39%
01-nov-19 | 30-nov-19 19,03% 1,59% 2,38%
01-dic-19 31-dic-19 18,91% 1,58% 2,36%
01-ene-20 | 31-ene-20 18,77% 1,56% 2,35%
01-feb-20 | 29-feb-20 19,06% 1,59% 2,38%
01-mar-20 | 31-mar-20 18,95% 1,58% 2,37%
01-abr-20 | 30-abr-20 18,69% 1,56% 2,34%
01-may-20 | 31-may-20 18,19% 1,52% 2,27%
01-jun-20 30-jun-20 18,12% 1,51% 2,27%
01-jul-20 31-jul-20 18,12% 1,51% 2,27%
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> «G’emencia Inés Rodriguez Avendarno
. Abogada
Doctor
LUIS MIGUEL ORTIZ GUTIERREZ
Senor Juez )
JUZGADO DOCE (12) CIVIL MUNICIPAL DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIAS
MULTIPLE DE BOGOTA D.C.
E. S. D.
PROCESO: DEMANDA EJECUTIVA SINGULAR DE MINIMA CUANTIA

No. 2019 - 0801.

DEMANDANTE: COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES “COOPTRAISS”.

DEMANDADOS: LUIS ALBERTO PUPO GUTIERREZ Y SONIA SOLEDAD LINARES
VANEGAS.

REFERENCIA: LIQUIDACION CREDITO.

Respetado Sefior Juez;

En mi calidad de apoderada judicial de “COOPTRAISS” entidad demandante en el proceso
de la referencia, me permito presentar la liquidacion actualizada del crédito ajustada al
mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el articulo 446 del Codigo General
del Proceso.

PAGARE 31077

CAPITAL $ 6.548.412,00
Intereses de Plazo - $ 121.572,00
Intereses Moratorios $2.683.754,79
TOTAL LIQUIDACION - ] $ 9.353.738,79

Anexo. Liquidacion intereses moratorios mes por mes (1 folio).

Cordialmente,

Cla ey ik K rere =)
CLEMENCIA INES RODRIGUEZ AVENDANO
Cédula de Ciudadania No. 65.743.119 de Ibagué

T. P.No.127961 del Consejo Superior de la Judicatura.

Celular No. 3208463666
Correo Electrénico: abogadaclemenciarodriguez@hotmail.com
Bogota D.C. - Colombia
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