21/1/2021 Correo: Juzgado 751 Civil Pequefias Causas Y Competencia Multiple - Bogota - Bogota D.C. - Outlook

Fwd: LIQUIDACION CREDITO, RAD 201801989 - PROCESO EJECUTIVO DE FINANCIERA
COMULTRASAN CONTRA EDGAR JAVIER ALVARADO RODRIGUEZ;JOSE JAVIER
ALVARADO TORRES

Bogota Rodriguez & Correa Abogados <bogota@rodriguezcorreaabogados.com>
Lun 18/01/2021 10:48

Para: Juzgado 751 Civil Pequefias Causas Y Competencia Multiple - Bogota - Bogota D.C.
<j0Tpgccmkbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

MJ 1 archivos adjuntos (617 KB)

LIQUIDACION CREDITO, RAD 201801989 - PROCESO EJECUTIVO DE FINANCIERA COMULTRASAN CONTRA EDGAR JAVIER
ALVARADO RODRIGUEZ;JOSE JAVIER ALVARADO TORRES.pdf;

Ruego sefior Juez dar tramite a la solicitado de conformidad con el DECRETO LEGISLATIVO 806 del 4/06/2020,
por tal motivo solicitd de manera respetuosa dar acuse de recibido al correo electronico:
gerencia@rodriguezcorreaabogados.com

bogota@rodriguezcorreaabogados.com

Atentamente,

DANIEL SHAMIR SUAREZ BERMUDEZ

Coordinador Bogota
Pbx 6704848 Ext 117
Cel. 3168759720

bogota@rodriguezcorreaabogados.com
www.rodriguezcorreaabogados.com

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

RODRIGUEZ Y CORREA ABOGADOS S.A.S., identificada con NIT. 900.265.868-8, con domicilio principal en la Carrera 35 No.

54 - 96 Cabecera del Llano ciudad de Bucaramanga - Santander, cumplimiento a lo estipulado por la Ley de Proteccion de

datos personales Ley 1581 de 2012 y su decretos reglamentarios, le informa que el contenido de este mensaje es
de USO CONFIDENCIAL entre ABOGADO Y EL CLIENTE por lo tanto solo es remitido a la(s) Persona(s) o Empresa(s) o a quién
fue intencionalmente dirigida(s). Si Usted no es el receptor adecuado para recibir este mensaje, cualquier retencién, divulgacion
o manejo inapropiado que resultara en un Dafio o Perjuicio a RODRIGUEZ & CORREA ABOGADOS S.A.S., sus empresas afiliadas,

clientes, proveedores, o cualquier otra entidad juridica o personal, es estrictamente sancionada por la Ley, en caso de haber
recibido por error este mensaje, informenos devolviendo una respuesta via e-mail, mantenga la Confidencialidad respectiva y
borre de su base de datos el mensaje. Puede consultar nuestra politica de tratamiento de datos personales solicitdndola a

través del correo electronico administrativo@rodriguezcorreaabogados.com

https://outlook.office.com/mail/AAMKADRINWISYjMwLWVjMzUtNDhjMy1iMTE4LThhOWQ5ZjdkYjJhNWAUAAAAAAD7TEANOz8XRINYN%2FGmMNMAX...  1/2
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21/1/2021 Correo: Juzgado 751 Civil Pequefias Causas Y Competencia Multiple - Bogota - Bogota D.C. - Outlook

—————————— Forwarded message ---------

De: Bogota Rodriguez & Correa Abogados <bogota@rodriguezcorreaabogados.com>

Date: lun, 18 ene 2021 a las 10:43

Subject: LIQUIDACION CREDITO, RAD 201801989 - PROCESO EJECUTIVO DE FINANCIERA
COMULTRASAN CONTRA EDGAR JAVIER ALVARADO RODRIGUEZ;JOSE JAVIER ALVARADO TORRES
To: <j01pgccmkbta@cendoj.ramajudicial.gov>

CORDIAL SALUDO.

ALLEGO AL DESPACHO LIQUIDACION DEL CREDITO DE CONFORMIDAD CON EL ART 446 CGP.
AGRADEZCO SU ATENCION Y PRONTA TRAMITACION.

Ruego sefior Juez dar trdmite a la solicitado de conformidad con el DECRETO LEGISLATIVO 806 del 4/06/2020,
por tal motivo solicitd de manera respetuosa dar acuse de recibido al correo electrnico:
gerencia@rodriguezcorreaabogados.com

bogota@rodriguezcorreaabogados.com

Atentamente,

DANIEL SHAMIR SUAREZ BERMUDEZ

Coordinador Bogota
Pbx 6704848 Ext 117
Cel. 3168759720

bogota@rodriguezcorreaabogados.com
www.rodriguezcorreaabogados.com

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

RODRIGUEZ Y CORREA ABOGADOS S.A.S., identificada con NIT. 900.265.868-8, con domicilio principal en la Carrera 35 No.
54 - 96 Cabecera del Llano ciudad de Bucaramanga - Santander, cumplimiento a lo estipulado por la Ley de Proteccién de

datos personales Ley 1581 de 2012 y su decretos reglamentarios, le informa que el contenido de este mensaje es
de USO CONFIDENCIAL entre ABOGADO Y EL CLIENTE por lo tanto solo es remitido a la(s) Persona(s) o Empresa(s) o a quién

fue intencionalmente dirigida(s). Si Usted no es el receptor adecuado para recibir este mensaje, cualquier retencién, divulgacion

o manejo inapropiado que resultara en un Dafio o Perjuicio a RODRIGUEZ & CORREA ABOGADOS S.A.S., sus empresas afiliadas,
clientes, proveedores, o cualquier otra entidad juridica o personal, es estrictamente sancionada por la Ley, en caso de haber
recibido por error este mensaje, inférmenos devolviendo una respuesta via e-mail, mantenga la Confidencialidad respectiva y
borre de su base de datos el mensaje. Puede consultar nuestra politica de tratamiento de datos personales solicitdndola a

través del correo electrénico administrativo@rodriguezcorreaabogados.com

https://outlook.office.com/mail/AAMKADRINWISYjMwLWVjMzUtNDhjMy1iMTE4LThhOWQ5ZjdkYjJhNWAUAAAAAAD7TEANOz8XRINYN%2FGmMNMAX...  2/2
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Sefor(a)
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JUZGADO VEINTICINCO DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTPLES DE BOGOTA D.C.

|ES.D

REF:
DTE:
DDO:
RAD:

EJECUTIVO

FINANCIERA COMULTRASAN.
EDGAR JAVIER ALVARADO RODRIGUEZ Y JOSE JAVIER ALVARADO TORRES.

2018-1989

Por medio del presente escritoc me permito presentar la LIQUIDACION del créditc de

conformidad con el-Art. 446 del C.G.P. de la siguiente manerc:

ot |rechaimicin| SIS | I |ome [ | e | et

$1.837.302,00| 22-may-18 | 31-may-18 | 20,44% | 30,66% | 27.04% | 2,25% $12.421,56
$1.837.302,00| O01-jun-18 30-jun-18 | 20,28% |.30,42% | 26,86% | 2,24% $41.117,40
$1.837.302,00 01-jul-18 31-jul-18 | 20,03% |30,05% | 26,56% | 2,21% $40.666,71
$1.837.302,00| 0Ol-acgo-18 | 31-ago-18 | 19,94% | 29,91% | 26.45% | 2,20% 540.504,18
$1.837.302,00| Ol-sep-18 30-sep-18 | 19,81% | 29,72% | 26,30% | 2,19% $40.269,13 |
$1.837.302,00| 0l-oct-18 31-oct-18 | 19,63% | 29,45% | 26,09% | 2,.17% $39.943,14
$1.837.302,00| 0Ol-nov-18 30-nov-18 | 19,49% | 29,24% | 25,.92% | 2,16% " $39.689,14
$1.837.302,00| O1-dic-18 31-dic-18 | 19,40% | 29,10% | 25.82% | 2,15% $39.525,469
$1.837.302,00| Ql-ene-19 31-ene-19 | 19.16% | 28,74% | 25,53% | 2,13% $39.088,99
$1.837.302,00| 0Ql-feb-19 28-feb-19 | 19,70% | 29,55% | 26,17% | 2,18% $40.049,98
$1.837.302,00| Ol-mar-19 | 31-mar-19 | 19,37% | 29,06% | 25,78% | 2,15% $39.471,16
$1.837.302,00| Ol-abr-19 30-abr-19 | 19,32% | 28,98% | 25.72% | 2,14% $39.380,25 |
$1.837.302,00| Ol-may-19 | 31-may-19 | 19,34% | 29,01% | 25.74% | 2,15% 539.416,621
$1.837.302,00 01-jun-19 30-jun-19 [ 19,30% | 28,95% | 25,70% | 2,14% $39.343,87
$1.837.302,00 01-jul-19 31-jul-19 | 19.28% | 28,92% | 25,67% | 2,14% | $39.307,48
$1.837.302,00| 0l-ago-19 31-ago-19 | 19.32% | 28,98% | 25.72% | 2,14% $39.380,25
$1.837.302,00| 0l-sep-19 30-sep-19 | 19.32% | 28,98% | 25.72% | 2,14% $39.380,25
$1.837.302,00| 0Ol-oct-19 31-0ct-19 | 19,10% | 28,65% | 25,46% | 2,12% $38.979.65
$1.837.302,00| Ql1-nov-19 30-nov-19 | 19,03% | 28,55% | 25,38% | 2,11% $38.851,99
$1.837.302,00 1-dic-19 31-dic-19 [ 18,91% | 28,37% | 25,23% | 2,10% $38.632,91
$1.837.302,00| 0Ol-ene-20 | 31-ene-20 | 18,77% | 28,16% | 25,07% | 2,09% $38.376;98
$1.837.302,00| 01-feb-20 29-feb-20 | 19.06% | 28,59% | 25,41% | 2,12% $38.908,71
$1.837.302,00| 0l-mar-20 | 31-mar-20 | 18,95% | 28,43% | 25,28% | 2.11% $38.705,97
$1.837.302,00| Ol-abr-20 30-abr-20 | 18,69% | 28,04% | 24,97% | 2,08% $38.230,55
$1.837.302,00| 01-may-20 | 31-may-20 | 18,19% | 27,29% | 24,37% | 2,03% $37.312,55
$1.837.302,00 01-jun-20 30-jun-20 | 18,12% |27,18% | 24,29% | 2,02% $37.183,83
$1.837.302,00 01-jul-20 31-jul-20 | 18,12% | 27,18% | 24,29% | 2,02% $37.183,63
$1.837.302,00| 0l-ago-20 | 31-ago-20 |18,29% | 27,44% | 24,49% | 2.04% $37.496,55
$1.837.302,00| 0Q1-sep-20 30-sep-20 | 18,35% | 27,53% | 24,56% | 2,05% $37.606,85
$1.837.302,00| 0l-oct-20 31-oct-20 | 18,09% | 27,14% | 24,25% | 2,02% 537.128,357
$1.837.302,00| O01-nov-20 30-nov-20 | 17,84% | 26,76% | 23,95% | 2,00% | $36.666,99
$1.837.302,00:| 01-dic-20 31-dic-20 | 17.46% 2619% | 23,49% | 1,96% \ $35.963,32

TOTAL INTERESES

CAPITAL

BUCARAMANGA
Cra35#46-112
Cabecera del llano

Pbx: (7) 6704848 -
Cel: 317 501 6027 .

BOGOTAD.C

C1128 No. 9-33 Of. 408

Edificio Sabanas
Tel.(1) 3374893

Cel. 3157450826

BARRANQUILLA

CL 102 # 49¢- 89 Of. 12048

Edificio Soho 102
Tell: (5) 3358129

Pbx: (7) 670 4848 Ext 122
Cel. 312 530 4650

TUNJA

Calle 17 No. 11-51 Of 211

Edificio Novocenter

Centro de Negocios & Especialidades

Tel. (8)7 41 U-ﬂ 84

Pbx: (7) 670 4

o110
EBExt119-12

$1.068.834,91

$1.837.302,00
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TOTAL LIQUIDACION CREDITO | $2.906.138,91
Atentamente,
X NDER RODR‘lEZ
. 17.636 C. S. J.
i No. 74.858.760 de Yopal
|
T
geren Urodngupzcorrec«abo gados.com | www.rodriguezcorreaabogados.com
BOGOTAD.C BARRANQUILLA TUNJA
C112B No. 9-33 Of. 408 CL 102 # £9¢- 80 OF, 12048 Calle 17 No. 11-51 0f 2118
Edificio Sabanas Edificio Scho 102 Edificio Novocenter

Cabecerza del llano
Pbx: (7) 670 4848
Cel: 317 501 6027

Tel.(1) 3374893
Cel. 3157450626 .

Tell: (5) 3358129
Pbx: (7) 670 4848 Ext 122
Cel, 312 530 4650

Centro de Negocios & Especialidades
Tel. (8)7 410484
Pbx: (7) 670 484? Ext 119120
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