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RV: Embargo

Recepcion Memoriales - Antioquia - Envigado <memorialesenv@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 20/01/2021 5:34 PM

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - Envigado <j02cmpalenvigado@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Envigado, Antioquia

Carrera 43 # 38 Sur 42 — Piso 1ro

Palacio de Justicia “Alvaro Medina Ochoa™
memorialesenv(@cendoj.ramajudicial.gov.co
Telétono fijo: (4) 331 26 76

De: Recepcion Procesos - Antioquia - Envigado <demandasenv@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 20 de enero de 2021 16:58

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Envigado <memorialesenv@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Embargo

Cordialmente,

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Envigado, Antioquia

Carrera 43 # 38 Sur 42 - Piso 1ro

Palacio de Justicia “Alvaro Medina Ochoa”

demandasenv{idcendo.ramajudicial sov.co
Teléfono fijo: (4) 331 26 76

De: lauurys perez <laura-ilove20@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 20 de enero de 2021 10:41

Para: Recepcion Procesos - Antioquia - Envigado <demandasenv@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Embargo

Cordial Saludo, por favor necesito que me den una solucién que en este caso, ya son ustedes los que me
tienen que solucionar ya me comunique con la abogada de sistecredito, y ella me dice que es con
ustedes ya este inconveniente de que me siguen debitando de mi salario y ya cuando estoy a paz y salvo
necesito por favor una pronta solucidn gracias.

De: lauurys perez <laura-ilove20@hotmail.com>

Enviado: lunes, 18 de enero de 2021 10:17 a. m.

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - Envigado <j02cmpalenvigado@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: Embargo
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Cordial Saludo, yo ya contacté con la abogada Andrea bejarano hoyos de sistecredito, ella me dice qu
son ustedes los que me tienen que dar una solucién a dicha peticién por favor ya que me siguen
devengando el valor que ya fue pagado ante sistecredito, en el banco popular no me parece justo que
me sigan haciendo estas deducciones ya que estoy a paz y salvo, tengo todo el derecho a que se me
retire este embargo por favor espero una pronta solucidn y respuesta por parte de ustedes muchas
gracias.

Laura cristina romero Pérez
1028016275

5591985
laura-ilove20@hotmail.com

De: Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - Envigado <j02cmpalenvigado@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 15 de enero de 2021 3:58 p. m.

Para: lauurys perez <laura-ilove20@hotmail.com>

Asunto: RE: Embargo

Buenas tardes.

El radicado de su proceso es el 2020-00165. Para solicitar la terminacién del proceso debe revisar el a
461 del Codigo General del Proceso, o recibir asesoria de un abogado o dirigirse a un consultorio jurid
de una Universidad. En defecto de lo anterior, también puede contactar al apoderado de la parte
demandante a fin de que solicite lo pertinente. los datos son:

Andrea Bejarano Hoyos
Abogada, Gestidn Legal

E Mail:abejarano@sistecredito.com
Tel:{57 4) 448 2004 Ext 1006

Cordialmente

Ana Arrayave
Secretaria

P~ diip,
& 2 JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
Envigado, Antioquia

Carrera 43 # 38 Sur 42 — Piso 3ro

Palacio de Justicia “Alvaro Medina Ochoa™
102cmpalenvigado@cendoj.ramajudicial. cov.co

Teléfono fijo: (4) 334 44 59

De: lauurys perez <laura-ilove20@hotmail.com>

Enviado: martes, 12 de enero de 2021 9:49 a. m.

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - Envigado <j02cmpalenvigado@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Embargo

Hola buenos dias

La presente es para ver qué puedo hacer tengo el sueldo embargado con ustedes me embargo
sistecreditos s.a quiero saber si me lo pueden retirar por medio de este correo gue les mando soy
Laura Cristina romero Pérez con céduia 1028016275 he cumplido el monto requerido espero pronta
respuesta o si me tengo que acerca hasta aya..que por lo de la pandemia espero me resuelvan desd
aca por medio de correos les adjunto el total que me han sacado muchas gracias
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Datos del descuenio

Detalle det descuanto

» Histonal de descuentos

5 Demandame.

o SIRTECREDITO
: 585

Juzgsda 807 Coil Municipal Dralidad e
Ervigado

Emb Totsl
Bazinos FantivostExtres

Descuentos en la némina

Fechapaga  Mombre paga descontado
29-12-2020  2a Quincena Diciembre 2025 741,551
14-12:2020  Ta Quincena Diciembre 2020 29,76%
29-13-2020 2z Quincana Neviembrs 2020 18,512

14-13:2020 12 Quin Moviembre 2020 25,501

20-10-2020  2a Owl i Octubre 2020 2087%
19-10-2020  Ta Quingena Octubee 2020 32853
20-00-2020 23 Cuincena Septembre 2020 29149
14-09-2020 1 Quintena Septiembre 2020 43,223
2G.08-2020 2z Quincens Sgosto 2020 TR.519
14082026 s Quscons Agoste 2020 19,519
Q072020 72 Guincens Julic 2020 6236

14-07-2020 12 Guincens Julio 2020
T906-2020 Za Quincena Jurio 2020
4062020 18 Qumsena Junio 2020
25052020 2a Quincena Mayo 2020

F4-05 2020 Ta Gasncens Mayo 2020 4

042020 2a Quincens Abeil 2020 33
14-04-2020 1a Oudncena Abedl 2020 L]
24032020 2a Guiscena Marzo 2020 32E82
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RADICADO No. 05266 40 03 002 2020 00165 00
AUTO SUSTANCIACION No. 37

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
Envigado, nueve (9) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

Se pone en conocimiento de la parte demandante el memorial allegado por la
demandada Laura Cristina Romero por medio del cual solicita la terminacion
del proceso al haber pagado la totalidad de la deuda con los descuentos o
retenciones que le hacen de su némina, para que manifieste si la misma resulta
procedente o no.

De otro lado, como quiera que ya se encuentra ejecutoriado el auto que ordeno
seguir adelante con la ejecucion, se requiere a las partes para que presenten la
liquidacion del crédito correspondiente como lo ordena el numeral 1° del
articulo 446 del Codigo General del Proceso.

NOTIFIQUESE
g T,

GLORIA EUGENIA/MOINTOYA HENAO
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