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Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibú

De: Jose Soto <jose62sotoa@gmail.com>
Enviado el: jueves, 26 de octubre de 2023 3:28 p. m.
Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibú
Asunto: RESPUESTA REQUERIMIENTO AUTO 17 DE OCTUBRE DE 2023, RAD. 2021-00159
Datos adjuntos: MARICELA RAMIREZ RAMIREZ.pdf

Buenas tardes, me permito adjuntar actualización de liquidación crédito  dando respuesta al auto de 
fecha 17 de octubre de 2023 dentro del proceso a nombre de: 
 
1. MARICELA RAMIREZ RAMIREZ, RAD: 2021-00159 
 
Cordial saludo, 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida de forma inmediata. 
 

Por favor confirmar recibido 
 
JOSE IVAN SOTO ANGARITA. 
Abogado. 
C.C. NO. 13.481.428 de Cúcuta. 
T.P No. 84914 del C.S de la J. 
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Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibú

De: Viviana Rivera <vivianariveram5@gmail.com>
Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2023 10:26 a. m.
Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibú
Asunto: ALLEGO LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO RAD: 2021-00140
Datos adjuntos: MEMORIAL ALLEGA LQ JOSE CLAUDIO GELVEZ.pdf

Cordial Saludo, por favor acusar recibo de los documentos adjuntos.  

 

Atentamente,  

 

Viviana Rivera M. 

Abogada Externa Banco Agrario 
 



 
 

Avenida Grancolombia No 1E–34, Edificio Angica, Of 203 Telefono 301 371 4382 

Correo: vivianariveram5@gmail.com  

Cúcuta – Norte de Santander.  

 

Doctor 

SAÚL ANTONIO MEDINA ESTUPIÑAN 

JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE TIBÚ 

E.S.D.  

 

RADICADO:   2021-00140.  

DEMANDANTE:  BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  

DEMANDADO:  JOSÉ CLAUDIO GELVEZ VILLAMIZAR  

  C.C. 13.269.812 
 

En mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante en el proceso 

de la referencia, me permito allegar a su Honorable Despacho la liquidación 

de crédito, acorde con el mandamiento de pago, y el auto que ordena 

seguir adelante la ejecución, lo anterior de conformidad con el artículo 446 

del C.G.P.  

 

Por el pagare No. 4481860004012222 que respalda la obligación No. 

4481860004012222, que al sumar todos sus valores da un total de UN MILLÓN 

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 

($1.196.849), con fecha de corte 30 de septiembre de 2023. 

 

Por el pagare No. 051706100011197 que respalda la obligación No. 

725051700152023, que al sumar todos sus valores da un total de TREINTA 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

PESOS M/CTE ($30.279.686), con fecha de corte 30 de septiembre de 2023. 

 

Para un total de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($31.476.535) 

 

Solicito se le corra traslado de conformidad con el articulo 110 C.G.P., y si no 

es objetada se proceda a su aprobación.  

 
Atentamente, 

 

 

 
VIVIANA ROCÍO RIVERA MANTILLA 

C.C. No. 1.090.401.537 de Cúcuta 

T.P. No. 213.079 del C.S. de J. 

 
 

mailto:vivianariveram5@gmail.com
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Generado por miasistente.co

Fecha: 23-10-2023

Liquidación de Interés Moratorio

Demandante : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Demandado : JOSE CLAUDIO GELVEZ VILLAMIZAR
Documento : C.C 13.269.812

# Referencia : 4481860004012222

# Pagare : 4481860004012222

DESDE HASTA CAPITAL INTERES MES INTERES ACUMULADO TASA BASE TASA DIARIA

22-01-2021 31-01-2021 $ 565.550,00 $ 4.081,40 $ 4.081,40 %25.98 %2.17

01-02-2021 28-02-2021 $ 565.550,00 $ 11.572,96 $ 15.654,36 %26.31 %2.19

01-03-2021 31-03-2021 $ 565.550,00 $ 12.720,54 $ 28.374,90 %26.12 %2.18

01-04-2021 30-04-2021 $ 565.550,00 $ 12.239,40 $ 40.614,30 %25.97 %2.16

01-05-2021 31-05-2021 $ 565.550,00 $ 12.579,18 $ 53.193,48 %25.83 %2.15

01-06-2021 30-06-2021 $ 565.550,00 $ 12.168,90 $ 65.362,38 %25.82 %2.15

01-07-2021 31-07-2021 $ 565.550,00 $ 12.550,04 $ 77.912,42 %25.77 %2.15

01-08-2021 31-08-2021 $ 565.550,00 $ 12.593,75 $ 90.506,17 %25.86 %2.16

01-09-2021 30-09-2021 $ 565.550,00 $ 12.154,50 $ 102.660,67 %25.79 %2.15

01-10-2021 31-10-2021 $ 565.550,00 $ 12.476,88 $ 115.137,55 %25.62 %2.14

01-11-2021 30-11-2021 $ 565.550,00 $ 12.211,20 $ 127.348,75 %25.91 %2.16

01-12-2021 31-12-2021 $ 565.550,00 $ 12.754,64 $ 140.103,39 %26.19 %2.18

01-01-2022 31-01-2022 $ 565.550,00 $ 12.900,65 $ 153.004,04 %26.49 %2.21

01-02-2022 28-02-2022 $ 565.550,00 $ 12.074,44 $ 165.078,48 %27.45 %2.29

01-03-2022 31-03-2022 $ 565.550,00 $ 13.494,92 $ 178.573,40 %27.71 %2.31

01-04-2022 30-04-2022 $ 565.550,00 $ 13.469,40 $ 192.042,80 %28.58 %2.38

01-05-2022 31-05-2022 $ 565.550,00 $ 14.400,74 $ 206.443,54 %29.57 %2.46

01-06-2022 30-06-2022 $ 565.550,00 $ 14.421,60 $ 220.865,14 %30.6 %2.55

01-07-2022 31-07-2022 $ 565.550,00 $ 15.544,95 $ 236.410,09 %31.92 %2.66

01-08-2022 31-08-2022 $ 565.550,00 $ 16.226,95 $ 252.637,04 %33.32 %2.78

01-09-2022 30-09-2022 $ 565.550,00 $ 16.613,10 $ 269.250,14 %35.25 %2.94

01-10-2022 31-10-2022 $ 565.550,00 $ 17.980,00 $ 287.230,14 %36.92 %3.08

01-11-2022 30-11-2022 $ 565.550,00 $ 18.224,70 $ 305.454,84 %38.67 %3.22

01-12-2022 31-12-2022 $ 565.550,00 $ 20.191,23 $ 325.646,07 %41.46 %3.46

https://miasistente.co
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Generado por miasistente.co

DESDE HASTA CAPITAL INTERES MES INTERES ACUMULADO TASA BASE TASA DIARIA

01-01-2023 31-01-2023 $ 565.550,00 $ 21.067,60 $ 346.713,67 %43.26 %3.61

01-02-2023 28-02-2023 $ 565.550,00 $ 19.913,04 $ 366.626,71 %45.27 %3.77

01-03-2023 31-03-2023 $ 565.550,00 $ 22.528,63 $ 389.155,34 %46.26 %3.86

01-04-2023 30-04-2023 $ 565.550,00 $ 22.193,10 $ 411.348,44 %47.09 %3.92

01-05-2023 31-05-2023 $ 565.550,00 $ 22.114,78 $ 433.463,22 %45.41 %3.78

01-06-2023 30-06-2023 $ 565.550,00 $ 21.038,40 $ 454.501,62 %44.64 %3.72

01-07-2023 31-07-2023 $ 565.550,00 $ 21.447,66 $ 475.949,28 %44.04 %3.67

01-08-2023 31-08-2023 $ 565.550,00 $ 21.004,36 $ 496.953,64 %43.13 %3.59

01-09-2023 30-09-2023 $ 565.550,00 $ 19.157,11 $ 516.110,75 %42.05 %3.5

Resumen: Se adeuda un valor total de (1196849) UN MILLóN CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Pesos (M/cte)

Fecha de Generación: 23-10-2023

Días de Mora: 981

Capital: $ 565.550

Interés Moratorio: $ 516.111

Interés Corriente: $ 23.768

Otros Conceptos: $ 91.420

Total: $ 1.196.849

https://miasistente.co
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Generado por miasistente.co

Fecha: 23-10-2023

Liquidación de Interés Moratorio

Demandante : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Demandado : JOSE CLAUDIO GELVEZ VILLAMIZAR
Documento : C.C 13.269.812

# Referencia : 725051700152023

# Pagare : 051706100011197

DESDE HASTA CAPITAL INTERES MES INTERES ACUMULADO TASA BASE
TASA
DIARIA

11-01-2021 31-01-2021 $ 15.000.000,00 $ 227.325,00 $ 227.325,00 %25.98 %2.17

01-02-2021 28-02-2021 $ 15.000.000,00 $ 306.950,00 $ 534.275,00 %26.31 %2.19

01-03-2021 31-03-2021 $ 15.000.000,00 $ 337.383,23 $ 871.658,23 %26.12 %2.18

01-04-2021 30-04-2021 $ 15.000.000,00 $ 324.624,90 $ 1.196.283,13 %25.97 %2.16

01-05-2021 31-05-2021 $ 15.000.000,00 $ 333.637,50 $ 1.529.920,63 %25.83 %2.15

01-06-2021 30-06-2021 $ 15.000.000,00 $ 322.749,90 $ 1.852.670,53 %25.82 %2.15

01-07-2021 31-07-2021 $ 15.000.000,00 $ 332.862,50 $ 2.185.533,03 %25.77 %2.15

01-08-2021 31-08-2021 $ 15.000.000,00 $ 334.025,00 $ 2.519.558,03 %25.86 %2.16

01-09-2021 30-09-2021 $ 15.000.000,00 $ 322.374,90 $ 2.841.932,93 %25.79 %2.15

01-10-2021 31-10-2021 $ 15.000.000,00 $ 330.925,00 $ 3.172.857,93 %25.62 %2.14

01-11-2021 30-11-2021 $ 15.000.000,00 $ 323.874,90 $ 3.496.732,83 %25.91 %2.16

01-12-2021 31-12-2021 $ 15.000.000,00 $ 338.287,50 $ 3.835.020,33 %26.19 %2.18

01-01-2022 31-01-2022 $ 15.000.000,00 $ 342.162,50 $ 4.177.182,83 %26.49 %2.21

01-02-2022 28-02-2022 $ 15.000.000,00 $ 320.250,00 $ 4.497.432,83 %27.45 %2.29

01-03-2022 31-03-2022 $ 15.000.000,00 $ 357.920,73 $ 4.855.353,56 %27.71 %2.31

01-04-2022 30-04-2022 $ 15.000.000,00 $ 357.249,90 $ 5.212.603,46 %28.58 %2.38

01-05-2022 31-05-2022 $ 15.000.000,00 $ 381.945,73 $ 5.594.549,19 %29.57 %2.46

01-06-2022 30-06-2022 $ 15.000.000,00 $ 382.500,00 $ 5.977.049,19 %30.6 %2.55

01-07-2022 31-07-2022 $ 15.000.000,00 $ 412.300,00 $ 6.389.349,19 %31.92 %2.66

01-08-2022 31-08-2022 $ 15.000.000,00 $ 430.383,23 $ 6.819.732,42 %33.32 %2.78

01-09-2022 30-09-2022 $ 15.000.000,00 $ 440.625,00 $ 7.260.357,42 %35.25 %2.94

01-10-2022 31-10-2022 $ 15.000.000,00 $ 476.883,23 $ 7.737.240,65 %36.92 %3.08

01-11-2022 30-11-2022 $ 15.000.000,00 $ 483.375,00 $ 8.220.615,65 %38.67 %3.22

01-12-2022 31-12-2022 $ 15.000.000,00 $ 535.525,00 $ 8.756.140,65 %41.46 %3.46

https://miasistente.co
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DESDE HASTA CAPITAL INTERES MES INTERES ACUMULADO TASA BASE
TASA
DIARIA

01-01-2023 31-01-2023 $ 15.000.000,00 $ 558.775,00 $ 9.314.915,65 %43.26 %3.61

01-02-2023 28-02-2023 $ 15.000.000,00 $ 528.150,00 $ 9.843.065,65 %45.27 %3.77

01-03-2023 31-03-2023 $ 15.000.000,00 $ 597.525,00 $ 10.440.590,65 %46.26 %3.86

01-04-2023 30-04-2023 $ 15.000.000,00 $ 588.624,90 $ 11.029.215,55 %47.09 %3.92

01-05-2023 31-05-2023 $ 15.000.000,00 $ 586.545,73 $ 11.615.761,28 %45.41 %3.78

01-06-2023 30-06-2023 $ 15.000.000,00 $ 558.000,00 $ 12.173.761,28 %44.64 %3.72

01-07-2023 31-07-2023 $ 15.000.000,00 $ 568.850,00 $ 12.742.611,28 %44.04 %3.67

01-08-2023 31-08-2023 $ 15.000.000,00 $ 557.095,73 $ 13.299.707,01 %43.13 %3.59

01-09-2023 30-09-2023 $ 15.000.000,00 $ 508.104,07 $ 13.807.811,08 %42.05 %3.5

Resumen: Se adeuda un valor total de (30279686) TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS Pesos (M/cte)

Fecha de Generación: 23-10-2023

Días de Mora: 992

Capital: $ 15.000.000

Interés Moratorio: $ 13.807.811

Interés Corriente: $ 1.382.042

Otros Conceptos: $ 89.833

Total: $ 30.279.686

https://miasistente.co
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Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibú

De: Daniel Dallos <danieldallos@gmail.com>
Enviado el: jueves, 9 de noviembre de 2023 8:29 a. m.
Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibú
Asunto: ALLEGO PRIMERA LQ 2021-00113
Datos adjuntos: MEMORIAL ALLEGO LQ.pdf

  
 

                                         

Cordial saludo, por favor acusar recibo de este correo.  
 
 
Atentamente, 
 
Daniel Dallos 
Abogado Externo 
                                   
 



 

Telefono 300 530 7841 

Correo: Danieldallos@gmail.com  

Cúcuta – Norte de Santander 

Señores 

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TIBU 

E.S.D.  

 

RADICADO:   2021-00113 

DEMANDANTE :  BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  

DEMANDADO:  FERNANDO TARAZONA VILLAMIZAR C.C 88.025.984 

   

En mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante en el proceso 

de la referencia, me permito allegar a su Honorable Despacho liquidación 

de crédito, acorde con el mandamiento de pago, y el auto que ordena 

seguir adelante la ejecución, lo anterior de conformidad con el artículo 446 

del C.G.P.  

 

Por el pagare No. 051706100008917 que respalda la obligación No. 

725051700118772 que al sumar todos sus valores da un total de TREINTA Y 

OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 

M/CTE ($38.718.615), con fecha de corte 31 de octubre del 2023. 

 

Solicito se le corra traslado de conformidad con el articulo 110 C.G.P., y si no 

es objetada se proceda a su aprobación.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

DANIEL ALFREDO DALLOS CASTELLANOS 

C.C. 1.090.393.311 de Cúcuta 

T.P. No. 224.031 del C.S. de la J. 

mailto:Danieldallos@gmail.com
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Generado por miasistente.co

Fecha: 09-11-2023

Liquidación de Interés Moratorio

Demandante : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Demandado : FERNANDO TARAZONA VILLAMIZAR
Documento : 88.025.984

# Referencia : 725051700118772

# Pagare : 051706100008917

DESDE HASTA CAPITAL INTERES MES INTERES ACUMULADO TASA BASE
TASA
DIARIA

27-12-2020 31-12-2020 $ 17.998.766,00 $ 65.470,50 $ 65.470,50 %26.19 %2.18

01-01-2021 31-01-2021 $ 17.998.766,00 $ 402.662,41 $ 468.132,91 %25.98 %2.17

01-02-2021 28-02-2021 $ 17.998.766,00 $ 368.314,80 $ 836.447,71 %26.31 %2.19

01-03-2021 31-03-2021 $ 17.998.766,00 $ 404.832,10 $ 1.241.279,81 %26.12 %2.18

01-04-2021 30-04-2021 $ 17.998.766,00 $ 389.523,30 $ 1.630.803,11 %25.97 %2.16

01-05-2021 31-05-2021 $ 17.998.766,00 $ 400.337,41 $ 2.031.140,52 %25.83 %2.15

01-06-2021 30-06-2021 $ 17.998.766,00 $ 387.273,30 $ 2.418.413,82 %25.82 %2.15

01-07-2021 31-07-2021 $ 17.998.766,00 $ 399.407,72 $ 2.817.821,54 %25.77 %2.15

01-08-2021 31-08-2021 $ 17.998.766,00 $ 400.802,41 $ 3.218.623,95 %25.86 %2.16

01-09-2021 30-09-2021 $ 17.998.766,00 $ 386.823,60 $ 3.605.447,55 %25.79 %2.15

01-10-2021 31-10-2021 $ 17.998.766,00 $ 397.082,72 $ 4.002.530,27 %25.62 %2.14

01-11-2021 30-11-2021 $ 17.998.766,00 $ 388.623,30 $ 4.391.153,57 %25.91 %2.16

01-12-2021 31-12-2021 $ 17.998.766,00 $ 405.917,10 $ 4.797.070,67 %26.19 %2.18

01-01-2022 31-01-2022 $ 17.998.766,00 $ 410.566,79 $ 5.207.637,46 %26.49 %2.21

01-02-2022 28-02-2022 $ 17.998.766,00 $ 384.273,68 $ 5.591.911,14 %27.45 %2.29

01-03-2022 31-03-2022 $ 17.998.766,00 $ 429.475,55 $ 6.021.386,69 %27.71 %2.31

01-04-2022 30-04-2022 $ 17.998.766,00 $ 428.670,60 $ 6.450.057,29 %28.58 %2.38

01-05-2022 31-05-2022 $ 17.998.766,00 $ 458.303,69 $ 6.908.360,98 %29.57 %2.46

01-06-2022 30-06-2022 $ 17.998.766,00 $ 458.968,50 $ 7.367.329,48 %30.6 %2.55

01-07-2022 31-07-2022 $ 17.998.766,00 $ 494.726,21 $ 7.862.055,69 %31.92 %2.66

01-08-2022 31-08-2022 $ 17.998.766,00 $ 516.424,66 $ 8.378.480,35 %33.32 %2.78

01-09-2022 30-09-2022 $ 17.998.766,00 $ 528.713,70 $ 8.907.194,05 %35.25 %2.94

01-10-2022 31-10-2022 $ 17.998.766,00 $ 572.220,63 $ 9.479.414,68 %36.92 %3.08

01-11-2022 30-11-2022 $ 17.998.766,00 $ 580.010,10 $ 10.059.424,78 %38.67 %3.22

https://miasistente.co
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Generado por miasistente.co

DESDE HASTA CAPITAL INTERES MES INTERES ACUMULADO TASA BASE
TASA
DIARIA

01-12-2022 31-12-2022 $ 17.998.766,00 $ 642.585,98 $ 10.702.010,76 %41.46 %3.46

01-01-2023 31-01-2023 $ 17.998.766,00 $ 670.484,12 $ 11.372.494,88 %43.26 %3.61

01-02-2023 28-02-2023 $ 17.998.766,00 $ 633.736,60 $ 12.006.231,48 %45.27 %3.77

01-03-2023 31-03-2023 $ 17.998.766,00 $ 716.980,71 $ 12.723.212,19 %46.26 %3.86

01-04-2023 30-04-2023 $ 17.998.766,00 $ 706.301,70 $ 13.429.513,89 %47.09 %3.92

01-05-2023 31-05-2023 $ 17.998.766,00 $ 703.806,64 $ 14.133.320,53 %45.41 %3.78

01-06-2023 30-06-2023 $ 17.998.766,00 $ 669.554,10 $ 14.802.874,63 %44.64 %3.72

01-07-2023 31-07-2023 $ 17.998.766,00 $ 682.573,19 $ 15.485.447,82 %44.04 %3.67

01-08-2023 31-08-2023 $ 17.998.766,00 $ 668.469,12 $ 16.153.916,94 %43.13 %3.59

01-09-2023 30-09-2023 $ 17.998.766,00 $ 630.706,80 $ 16.784.623,74 %42.05 %3.5

01-10-2023 31-10-2023 $ 17.998.766,00 $ 596.959,20 $ 17.381.582,94 %39.8 %3.32

Resumen: Se adeuda un valor total de (38718615) TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE Pesos (M/cte)

Fecha de Generación: 09-11-2023

Días de Mora: 1038

Capital: $ 17.998.766

Interés Moratorio: $ 17.381.583

Interés Corriente: $ 2.907.329

Otros Conceptos: $ 430.937

Total: $ 38.718.615

https://miasistente.co
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Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibú

De: Daniel Dallos <danieldallos@gmail.com>
Enviado el: jueves, 9 de noviembre de 2023 9:45 a. m.
Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibú
Asunto: ALLEGO PRIMERA LQ 2022-00014
Datos adjuntos: MEMORIAL ALLEGO LQ.pdf

  
 

                                         

Cordial saludo, por favor acusar recibo de este correo.  
 
 
Atentamente, 
 
Daniel Dallos 
Abogado Externo 
                                   
 



 

Telefono 300 530 7841 

Correo: Danieldallos@gmail.com  

Cúcuta – Norte de Santander 

Señores 

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TIBÚ 

E.S.D.  

RADICADO:   2022-00014 

DEMANDANTE:  BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  

DEMANDADO:  ROSALBA ORTEGA ORTEGA C.C 60.424.642 

   

En mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante en el proceso 

de la referencia, me permito allegar a su Honorable Despacho liquidación 

de crédito, acorde con el mandamiento de pago, y el auto que ordena 

seguir adelante la ejecución, lo anterior de conformidad con el artículo 446 

del C.G.P.  

 

Por el pagare No. 051706100010377 que respalda la obligación No. 

725051700140126 que al sumar todos sus valores da un total de VEINTISEIS 

MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 

M/CTE ($26.350.914), con fecha de corte 31 de octubre del 2023. 

 

Solicito se le corra traslado de conformidad con el articulo 110 C.G.P., y si no 

es objetada se proceda a su aprobación.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

DANIEL ALFREDO DALLOS CASTELLANOS 

C.C. 1.090.393.311 de Cúcuta 

T.P. No. 224.031 del C.S. de la J. 

mailto:Danieldallos@gmail.com
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Fecha: 09-11-2023

Liquidación de Interés Moratorio

Demandante : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A

Demandado : ROSALBA ORTEGA ORTEGA
Documento : 60.424.642

# Referencia : 725051700140126

# Pagare : 051706100010377

DESDE HASTA CAPITAL INTERES MES INTERES ACUMULADO TASA BASE
TASA
DIARIA

18-01-2022 31-01-2022 $ 13.498.808,00 $ 139.060,18 $ 139.060,18 %26.49 %2.21

01-02-2022 28-02-2022 $ 13.498.808,00 $ 288.199,52 $ 427.259,70 %27.45 %2.29

01-03-2022 31-03-2022 $ 13.498.808,00 $ 322.100,23 $ 749.359,93 %27.71 %2.31

01-04-2022 30-04-2022 $ 13.498.808,00 $ 321.496,50 $ 1.070.856,43 %28.58 %2.38

01-05-2022 31-05-2022 $ 13.498.808,00 $ 343.720,87 $ 1.414.577,30 %29.57 %2.46

01-06-2022 30-06-2022 $ 13.498.808,00 $ 344.219,70 $ 1.758.797,00 %30.6 %2.55

01-07-2022 31-07-2022 $ 13.498.808,00 $ 371.037,14 $ 2.129.834,14 %31.92 %2.66

01-08-2022 31-08-2022 $ 13.498.808,00 $ 387.310,90 $ 2.517.145,04 %33.32 %2.78

01-09-2022 30-09-2022 $ 13.498.808,00 $ 396.527,40 $ 2.913.672,44 %35.25 %2.94

01-10-2022 31-10-2022 $ 13.498.808,00 $ 429.157,18 $ 3.342.829,62 %36.92 %3.08

01-11-2022 30-11-2022 $ 13.498.808,00 $ 434.999,10 $ 3.777.828,72 %38.67 %3.22

01-12-2022 31-12-2022 $ 13.498.808,00 $ 481.930,03 $ 4.259.758,75 %41.46 %3.46

01-01-2023 31-01-2023 $ 13.498.808,00 $ 502.853,17 $ 4.762.611,92 %43.26 %3.61

01-02-2023 28-02-2023 $ 13.498.808,00 $ 475.293,00 $ 5.237.904,92 %45.27 %3.77

01-03-2023 31-03-2023 $ 13.498.808,00 $ 537.725,07 $ 5.775.629,99 %46.26 %3.86

01-04-2023 30-04-2023 $ 13.498.808,00 $ 529.715,70 $ 6.305.345,69 %47.09 %3.92

01-05-2023 31-05-2023 $ 13.498.808,00 $ 527.844,75 $ 6.833.190,44 %45.41 %3.78

01-06-2023 30-06-2023 $ 13.498.808,00 $ 502.155,60 $ 7.335.346,04 %44.64 %3.72

01-07-2023 31-07-2023 $ 13.498.808,00 $ 511.919,74 $ 7.847.265,78 %44.04 %3.67

01-08-2023 31-08-2023 $ 13.498.808,00 $ 501.341,92 $ 8.348.607,70 %43.13 %3.59

01-09-2023 30-09-2023 $ 13.498.808,00 $ 473.020,80 $ 8.821.628,50 %42.05 %3.5

01-10-2023 31-10-2023 $ 13.498.808,00 $ 447.710,40 $ 9.269.338,90 %39.8 %3.32

Resumen: Se adeuda un valor total de (26350914) VEINTISéIS MILLONES TRESCIENTOS

https://miasistente.co


Liquidación - 3005307841 Página 2

Generado por miasistente.co

CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE Pesos (M/cte)

Fecha de Generación: 09-11-2023

Días de Mora: 651

Capital: $ 13.498.808

Interés Moratorio: $ 9.269.339

Interés Corriente: $ 3.449.109

Otros Conceptos: $ 133.658

Total: $ 26.350.914

https://miasistente.co
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Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibú

De: Viviana Rivera <vivianariveram5@gmail.com>
Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2023 8:57 a. m.
Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibú
Asunto: ALLEGO LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO RAD: 2022-00098
Datos adjuntos: MEMORIAL ALLEGA LQ CARMEN DOLORES CAVIEDES BENITEZ.pdf

Cordial Saludo, por favor acusar recibo de los documentos adjuntos.  

 

Atentamente,  

 

Viviana Rivera M. 

Abogada Externa Banco Agrario 
 



 

Telefono 300 530 7841 

Correo: Danieldallos@gmail.com  

Avenida Grancolombia No 1E-34, Of. 203, Edificio Angica 

Cúcuta – Norte de Santander 

Señor 

JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE TIBÚ 

E.S.D.  

 

 

RADICADO:   2022-00098 

DEMANDANTE:  BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  

DEMANDADO:  CARMEN DOLORES CAVIEDES BENÍTEZ  

  C.C 37.370.314 
 

En mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante en el proceso 

de la referencia, me permito allegar a su Honorable Despacho la liquidación 

de crédito, acorde con el mandamiento de pago, y el auto que ordena 

seguir adelante la ejecución, lo anterior de conformidad con el artículo 446 

del C.G.P.  

 

Por el pagare No. 051706100007782 que respalda la obligación No. 

725051700104954, que al sumar todos sus valores da un total de CATORCE 

MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 

M/CTE ($14.971.980), con fecha de corte 30 de septiembre de 2023. 

 

Por el pagare No. 051706100009843 que respalda la obligación No. 

725051700131888, que al sumar todos sus valores da un total de DIECISÉIS 

MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 

M/CTE ($16.767.980), con fecha de corte 30 de septiembre de 2023. 

 

Por el pagare No. 051706100011775 que respalda la obligación No. 

725051700162351, que al sumar todos sus valores da un total de QUINCE 

MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE 

($15.611.902), con fecha de corte 30 de septiembre de 2023. 

 

Para un total de CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($47.351.862) 

 

Solicito se le corra traslado de conformidad con el articulo 110 C.G.P., y si no 

es objetada se proceda a su aprobación.  

 
Atentamente, 

 

 

 
VIVIANA ROCÍO RIVERA MANTILLA 

C.C. No. 1.090.401.537 de Cúcuta 

T.P. No. 213.079 del C.S. de J. 

 
 

mailto:Danieldallos@gmail.com
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Generado por miasistente.co

Fecha: 23-10-2023

Liquidación de Interés Moratorio

Demandante : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Demandado : CARMEN DOLORES CAVIEDES BENITEZ
Documento : 37.370.314

# Referencia : 725051700104954

# Pagare : 051706100007782

DESDE HASTA CAPITAL INTERES MES INTERES ACUMULADO TASA BASE
TASA
DIARIA

10-06-2022 30-06-2022 $ 9.058.248,00 $ 161.689,71 $ 161.689,71 %30.6 %2.55

01-07-2022 31-07-2022 $ 9.058.248,00 $ 248.981,15 $ 410.670,86 %31.92 %2.66

01-08-2022 31-08-2022 $ 9.058.248,00 $ 259.901,21 $ 670.572,07 %33.32 %2.78

01-09-2022 30-09-2022 $ 9.058.248,00 $ 266.085,90 $ 936.657,97 %35.25 %2.94

01-10-2022 31-10-2022 $ 9.058.248,00 $ 287.981,94 $ 1.224.639,91 %36.92 %3.08

01-11-2022 30-11-2022 $ 9.058.248,00 $ 291.902,10 $ 1.516.542,01 %38.67 %3.22

01-12-2022 31-12-2022 $ 9.058.248,00 $ 323.394,48 $ 1.839.936,49 %41.46 %3.46

01-01-2023 31-01-2023 $ 9.058.248,00 $ 337.434,69 $ 2.177.371,18 %43.26 %3.61

01-02-2023 28-02-2023 $ 9.058.248,00 $ 318.941,00 $ 2.496.312,18 %45.27 %3.77

01-03-2023 31-03-2023 $ 9.058.248,00 $ 360.835,35 $ 2.857.147,53 %46.26 %3.86

01-04-2023 30-04-2023 $ 9.058.248,00 $ 355.460,70 $ 3.212.608,23 %47.09 %3.92

01-05-2023 31-05-2023 $ 9.058.248,00 $ 354.205,07 $ 3.566.813,30 %45.41 %3.78

01-06-2023 30-06-2023 $ 9.058.248,00 $ 336.966,90 $ 3.903.780,20 %44.64 %3.72

01-07-2023 31-07-2023 $ 9.058.248,00 $ 343.519,06 $ 4.247.299,26 %44.04 %3.67

01-08-2023 31-08-2023 $ 9.058.248,00 $ 336.420,68 $ 4.583.719,94 %43.13 %3.59

01-09-2023 30-09-2023 $ 9.058.248,00 $ 306.835,66 $ 4.890.555,60 %42.05 %3.5

Resumen: Se adeuda un valor total de (14971980) CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA
Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Pesos (M/cte)

Fecha de Generación: 23-10-2023

Días de Mora: 477

https://miasistente.co
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Generado por miasistente.co

Capital: $ 9.058.248

Interés Moratorio: $ 4.890.556

Interés Corriente: $ 969.165

Otros Conceptos: $ 54.011

Total: $ 14.971.980

https://miasistente.co
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Generado por miasistente.co

Fecha: 23-10-2023

Liquidación de Interés Moratorio

Demandante : CARMEN DOLORES CAVIEDES BENITEZ

Demandado : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Documento : 37.370.314

# Referencia : 725051700131888

# Pagare : 051706100009843

DESDE HASTA CAPITAL INTERES MES INTERES ACUMULADO TASA BASE
TASA
DIARIA

10-06-2022 30-06-2022 $ 9.891.222,00 $ 176.558,34 $ 176.558,34 %30.6 %2.55

01-07-2022 31-07-2022 $ 9.891.222,00 $ 271.876,82 $ 448.435,16 %31.92 %2.66

01-08-2022 31-08-2022 $ 9.891.222,00 $ 283.801,28 $ 732.236,44 %33.32 %2.78

01-09-2022 30-09-2022 $ 9.891.222,00 $ 290.554,50 $ 1.022.790,94 %35.25 %2.94

01-10-2022 31-10-2022 $ 9.891.222,00 $ 314.464,00 $ 1.337.254,94 %36.92 %3.08

01-11-2022 30-11-2022 $ 9.891.222,00 $ 318.744,60 $ 1.655.999,54 %38.67 %3.22

01-12-2022 31-12-2022 $ 9.891.222,00 $ 353.133,09 $ 2.009.132,63 %41.46 %3.46

01-01-2023 31-01-2023 $ 9.891.222,00 $ 368.464,45 $ 2.377.597,08 %43.26 %3.61

01-02-2023 28-02-2023 $ 9.891.222,00 $ 348.269,88 $ 2.725.866,96 %45.27 %3.77

01-03-2023 31-03-2023 $ 9.891.222,00 $ 394.016,82 $ 3.119.883,78 %46.26 %3.86

01-04-2023 30-04-2023 $ 9.891.222,00 $ 388.148,10 $ 3.508.031,88 %47.09 %3.92

01-05-2023 31-05-2023 $ 9.891.222,00 $ 386.777,08 $ 3.894.808,96 %45.41 %3.78

01-06-2023 30-06-2023 $ 9.891.222,00 $ 367.953,60 $ 4.262.762,56 %44.64 %3.72

01-07-2023 31-07-2023 $ 9.891.222,00 $ 375.108,06 $ 4.637.870,62 %44.04 %3.67

01-08-2023 31-08-2023 $ 9.891.222,00 $ 367.357,13 $ 5.005.227,75 %43.13 %3.59

01-09-2023 30-09-2023 $ 9.891.222,00 $ 335.051,50 $ 5.340.279,25 %42.05 %3.5

Resumen: Se adeuda un valor total de (16767980) DIECISéIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Pesos (M/cte)

Fecha de Generación: 23-10-2023

Días de Mora: 477

https://miasistente.co
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Generado por miasistente.co

Capital: $ 9.891.222

Interés Moratorio: $ 5.340.279

Interés Corriente: $ 1.456.573

Otros Conceptos: $ 79.906

Total: $ 16.767.980

https://miasistente.co
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Generado por miasistente.co

Fecha: 23-10-2023

Liquidación de Interés Moratorio

Demandante : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Demandado : CARMEN DOLORES CAVIEDES BENITEZ
Documento : 37.370.314

# Referencia : 725051700162351

# Pagare : 051706100011775

DESDE HASTA CAPITAL INTERES MES INTERES ACUMULADO TASA BASE
TASA
DIARIA

10-06-2022 30-06-2022 $ 9.976.333,00 $ 178.077,48 $ 178.077,48 %30.6 %2.55

01-07-2022 31-07-2022 $ 9.976.333,00 $ 274.216,08 $ 452.293,56 %31.92 %2.66

01-08-2022 31-08-2022 $ 9.976.333,00 $ 286.243,15 $ 738.536,71 %33.32 %2.78

01-09-2022 30-09-2022 $ 9.976.333,00 $ 293.054,70 $ 1.031.591,41 %35.25 %2.94

01-10-2022 31-10-2022 $ 9.976.333,00 $ 317.169,68 $ 1.348.761,09 %36.92 %3.08

01-11-2022 30-11-2022 $ 9.976.333,00 $ 321.487,20 $ 1.670.248,29 %38.67 %3.22

01-12-2022 31-12-2022 $ 9.976.333,00 $ 356.171,71 $ 2.026.420,00 %41.46 %3.46

01-01-2023 31-01-2023 $ 9.976.333,00 $ 371.635,13 $ 2.398.055,13 %43.26 %3.61

01-02-2023 28-02-2023 $ 9.976.333,00 $ 351.266,72 $ 2.749.321,85 %45.27 %3.77

01-03-2023 31-03-2023 $ 9.976.333,00 $ 397.407,29 $ 3.146.729,14 %46.26 %3.86

01-04-2023 30-04-2023 $ 9.976.333,00 $ 391.488,00 $ 3.538.217,14 %47.09 %3.92

01-05-2023 31-05-2023 $ 9.976.333,00 $ 390.105,24 $ 3.928.322,38 %45.41 %3.78

01-06-2023 30-06-2023 $ 9.976.333,00 $ 371.119,50 $ 4.299.441,88 %44.64 %3.72

01-07-2023 31-07-2023 $ 9.976.333,00 $ 378.335,78 $ 4.677.777,66 %44.04 %3.67

01-08-2023 31-08-2023 $ 9.976.333,00 $ 370.518,20 $ 5.048.295,86 %43.13 %3.59

01-09-2023 30-09-2023 $ 9.976.333,00 $ 337.934,39 $ 5.386.230,25 %42.05 %3.5

Resumen: Se adeuda un valor total de (15611902) QUINCE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL
NOVECIENTOS DOS Pesos (M/cte)

Fecha de Generación: 23-10-2023

Días de Mora: 477

https://miasistente.co
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Generado por miasistente.co

Capital: $ 9.976.333

Interés Moratorio: $ 5.386.230

Interés Corriente: $ 249.339

Total: $ 15.611.902

https://miasistente.co
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Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibú

De: Raúl Rueda Rodríguez <rueda.abogado@gmail.com>
Enviado el: martes, 31 de octubre de 2023 3:03 p. m.
Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibú
Asunto: RAD. 2022-00068 PROCESO EJECUTIVO - ALLEGANDO LIQUIDACION DEL CREDITO
Datos adjuntos: LIQUIDACION DEL CREDITO.pdf

Buenas tardes, 
 
 
Señores 
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TIBU 
E.                        S.                  D.     
 
REF. Ejecutivo   Rad.  2022-00068-00,   Ddo: MARIA ALEJANDRA PUENTES NINO 
 
 
Actuando como apoderado judicial de BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  S.A., parte demandante en el proceso 
citado en el asunto; comedidamente me dirijo al despacho para hacer llegar la liquidación del crédito acorde 
con el mandamiento de pago y el auto que ordena seguir adelante con la ejecución, de manera que se 
proceda a correr traslado al demandado y de no ser objetada se proceda a su aprobación de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 111 del CGP.   
 
Agradezco el trámite y acuse de recibido. 
 
 
 
--  

  
Raúl Rueda Rodríguez  
Abogado 
NIT 91.240.052-3 
Tel: 6076701225 - 317 3038634 
Clle 35 17-77 Ofic 704 Ed. Bancoquia 
B/manga, Col.   
 

 

Remitente notificado con  
Mailtrack  

31/10/ 23, 03:02:0 6 p. m.  
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