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Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibu

De: Raúl Rueda Rodríguez <rueda.abogado@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 17 de mayo de 2023 2:56 p. m.
Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibu
Asunto: 2022-00213 ALLEGANDO LIQUIDACION DEL CREDITO
Datos adjuntos: LIQUIDACION DEL CREDITO.pdf

Buenas tardes. 
 
 
Señores 
JUZGADO  PROMISCUO MUNICIPAL DE TIBÚ 
E.                        S.                  D.     
 
REF. Ejecutivo   Rad.  2022-00213-00,  Ddo: EMILED TRIGOS CELON 
 
Actuando como apoderado judicial de BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  S.A., parte demandante en el proceso 
citado en el asunto; comedidamente me dirijo al despacho para hacer llegar la liquidación del crédito acorde 
con el mandamiento de pago y el auto que ordena seguir adelante con la ejecución, de manera que se 
proceda a correr traslado al demandado y de no ser objetada se proceda a su aprobación de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 111 del CGP.    
 
Agradezco el trámite y acuse de recibido. 
 
 
--  

  
Raúl Rueda Rodríguez  
Abogado 
NIT 91.240.052-3 
Tel: 6076701225 - 317 3038634 
Clle 35 17-77 Ofic 704 Ed. Bancoquia 
B/manga, Col.   
 

 

Remitente notificado con  
Mailtrack  

17/05/ 23, 02:53:4 9 p. m.  
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Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibu

De: Jose Soto <jose62sotoa@gmail.com>
Enviado el: viernes, 28 de abril de 2023 11:08 a. m.
Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibu
Asunto: ANEXO LIQUIDACION CREDITO
Datos adjuntos: ISRAEL RODRIGUEZ DIAZ.pdf

Buenos días, me permito adjuntar liquidación credito del proceso a nombre de:  
 
1. ISRAEL RODRIGUEZ DIAZ, RAD: 2022-00173 
 
Cordial saludo, 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida de forma inmediata. 
 

Por favor confirmar recibido 
 
JOSE IVAN SOTO ANGARITA. 
Abogado. 
C.C. NO. 13.481.428 de Cúcuta. 
T.P No. 84914 del C.S de la J. 
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Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibu

De: Jose Soto <jose62sotoa@gmail.com>
Enviado el: lunes, 15 de mayo de 2023 11:22 a. m.
Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibu
Asunto: ANEXO LIQUIDACION CREDITO
Datos adjuntos: FRANCISCO SANCHEZ VEGA .pdf

Buenos días, me permito adjuntar liquidación credito del proceso a nombre de: 
 
1. FRANCISCO SANCHEZ VEGA, RAD:2022-00202 
 
 
Cordial saludo, 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida de forma inmediata. 
 

Por favor confirmar recibido 
 
JOSE IVAN SOTO ANGARITA. 
Abogado. 
C.C. NO. 13.481.428 de Cúcuta. 
T.P No. 84914 del C.S de la J. 
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Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibu

De: Raúl Rueda Rodríguez <rueda.abogado@gmail.com>
Enviado el: viernes, 26 de mayo de 2023 11:38 a. m.
Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibu
Asunto: rad. 2019-00370 ALLEGANDO LIQUIDACION DEL CREDITO
Datos adjuntos: LIQUIDACION DE CREDITO JOSE WILLANDER MENDOZA.pdf

Buenos dias. 
 
Señores 
JUZGADO  PROMISCUO MUNICIPAL DE TIBÚ 
E.                        S.                  D.     
 
REF. Ejecutivo   Rad.  2019-00370-00,  Ddo: JOSE WILLANDER MENDOZA ANGEL 
 
Actuando como apoderado judicial de BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  S.A., parte demandante en el proceso 
citado en el asunto; comedidamente me dirijo al despacho para hacer llegar la liquidación del crédito acorde 
con el mandamiento de pago y el auto que ordena seguir adelante con la ejecución, de manera que se 
proceda a correr traslado al demandado y de no ser objetada se proceda a su aprobación de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 111 del CGP.    
 
Agradezco el trámite y acuse de recibido. 
 
--  

  
Raúl Rueda Rodríguez  
Abogado 
NIT 91.240.052-3 
Tel: 6076701225 - 317 3038634 
Clle 35 17-77 Ofic 704 Ed. Bancoquia 
B/manga, Col.   
 

 

Remitente notificado con  
Mailtrack  

26/05/ 23, 11:36:2 4 a. m.  

 











Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibu

De: Daniel Dallos <danieldallos@gmail.com>
Enviado el: lunes, 10 de abril de 2023 09:00
Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibu
Asunto: ALLEGO PRIMERA LQ 2019-00089
Datos adjuntos: MEMORIAL ALLEGO PRIMERA LQ.pdf

 

                                                                                    
 
 
 
Cordial saludo, por favor acusar recibo de este correo.  
 
 
Atentamente, 
 
Daniel Dallos 
Abogado Externo              
 
 



 

 

Avenida Grancolombia No 1E-34, Of. 203, Edificio Angica – Telefono 300 530 7841 

Correo: Danieldallos@gmail.com  

Cúcuta – Norte de Santander.  

Señores 

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TIBÚ 
E.S.D.  

 

RADICADO:   2019-00089.  

DEMANDANTE:  BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  

DEMANDADO:  JAVIER BELTRÁN QUINTERO C.C. 88.026.196 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

DANIEL ALFREDO DALLOS CASTELLANOS 

C.C. 1.090.393.311 de Cúcuta 

T.P. No. 224.031 del C.S. de la J. 

En mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante en el proceso 

de la referencia, me permito allegar a su Honorable Despacho la liquidación 

de crédito, acorde con el mandamiento de pago, y el auto que ordena 

seguir adelante la ejecución, lo anterior de conformidad con el artículo 446 

del C.G.P.  

 

Por el pagare No. 051706100009223 que respalda la obligación No. 

725051700123810, que al sumar todos sus valores da un total de CUARENTA 

MILLONES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($40.001.743),

 ccon fecha de corte 31 de marzo del 2023. 

 

Solicito se le corra traslado de conformidad con el articulo 110 C.G.P., y si no 

es objetada se proceda a su aprobación.  

mailto:Danieldallos@gmail.com


Liquidación - JAVIER BELTRAN QUINTERO Página 1

Generado por miasistente.co

Fecha: 08-04-2023

Liquidación de Interés Moratorio

Demandante : BANCO AGRARIO

# Referencia : 725051700123810

# Pagare : 051706100009223

DESDE HASTA CAPITAL INTERES MES INTERES ACUMULADO TASA BASE
TASA
DIARIA

28-03-2018 31-03-2018 $ 15.000.000,00 $ 51.700,00 $ 51.700,00 %31.02 %2.59

01-04-2018 30-04-2018 $ 15.000.000,00 $ 384.000,00 $ 435.700,00 %30.72 %2.56

01-05-2018 31-05-2018 $ 15.000.000,00 $ 396.025,00 $ 831.725,00 %30.66 %2.56

01-06-2018 30-06-2018 $ 15.000.000,00 $ 380.250,00 $ 1.211.975,00 %30.42 %2.54

01-07-2018 31-07-2018 $ 15.000.000,00 $ 388.145,73 $ 1.600.120,73 %30.05 %2.5

01-08-2018 31-08-2018 $ 15.000.000,00 $ 386.337,50 $ 1.986.458,23 %29.91 %2.49

01-09-2018 30-09-2018 $ 15.000.000,00 $ 371.499,90 $ 2.357.958,13 %29.72 %2.48

01-10-2018 31-10-2018 $ 15.000.000,00 $ 380.395,73 $ 2.738.353,86 %29.45 %2.45

01-11-2018 30-11-2018 $ 15.000.000,00 $ 365.499,90 $ 3.103.853,76 %29.24 %2.44

01-12-2018 31-12-2018 $ 15.000.000,00 $ 375.875,00 $ 3.479.728,76 %29.1 %2.43

01-01-2019 31-01-2019 $ 15.000.000,00 $ 371.225,00 $ 3.850.953,76 %28.74 %2.4

01-02-2019 28-02-2019 $ 15.000.000,00 $ 344.750,00 $ 4.195.703,76 %29.55 %2.46

01-03-2019 31-03-2019 $ 15.000.000,00 $ 375.358,23 $ 4.571.061,99 %29.06 %2.42

01-04-2019 30-04-2019 $ 15.000.000,00 $ 362.250,00 $ 4.933.311,99 %28.98 %2.42

01-05-2019 31-05-2019 $ 15.000.000,00 $ 374.712,50 $ 5.308.024,49 %29.01 %2.42

01-06-2019 30-06-2019 $ 15.000.000,00 $ 361.875,00 $ 5.669.899,49 %28.95 %2.41

01-07-2019 31-07-2019 $ 15.000.000,00 $ 373.550,00 $ 6.043.449,49 %28.92 %2.41

01-08-2019 31-08-2019 $ 15.000.000,00 $ 374.325,00 $ 6.417.774,49 %28.98 %2.42

01-09-2019 30-09-2019 $ 15.000.000,00 $ 362.250,00 $ 6.780.024,49 %28.98 %2.42

01-10-2019 31-10-2019 $ 15.000.000,00 $ 370.062,50 $ 7.150.086,99 %28.65 %2.39

01-11-2019 30-11-2019 $ 15.000.000,00 $ 356.874,90 $ 7.506.961,89 %28.55 %2.38

01-12-2019 31-12-2019 $ 15.000.000,00 $ 366.445,73 $ 7.873.407,62 %28.37 %2.36

01-01-2020 31-01-2020 $ 15.000.000,00 $ 363.733,23 $ 8.237.140,85 %28.16 %2.35

01-02-2020 29-02-2020 $ 15.000.000,00 $ 345.462,50 $ 8.582.603,35 %28.59 %2.38

Demandado : JAVIER BELTRAN QUINTERO
Documento : 88.026.196

https://miasistente.co


Liquidación - JAVIER BELTRAN QUINTERO Página 2

Generado por miasistente.co

DESDE HASTA CAPITAL INTERES MES INTERES ACUMULADO TASA BASE
TASA
DIARIA

01-03-2020 31-03-2020 $ 15.000.000,00 $ 367.220,73 $ 8.949.824,08 %28.43 %2.37

01-04-2020 30-04-2020 $ 15.000.000,00 $ 350.499,90 $ 9.300.323,98 %28.04 %2.34

01-05-2020 31-05-2020 $ 15.000.000,00 $ 352.495,73 $ 9.652.819,71 %27.29 %2.27

01-06-2020 30-06-2020 $ 15.000.000,00 $ 339.750,00 $ 9.992.569,71 %27.18 %2.27

01-07-2020 31-07-2020 $ 15.000.000,00 $ 351.075,00 $ 10.343.644,71 %27.18 %2.27

01-08-2020 31-08-2020 $ 15.000.000,00 $ 354.433,23 $ 10.698.077,94 %27.44 %2.29

01-09-2020 30-09-2020 $ 15.000.000,00 $ 344.124,90 $ 11.042.202,84 %27.53 %2.29

01-10-2020 31-10-2020 $ 15.000.000,00 $ 350.558,23 $ 11.392.761,07 %27.14 %2.26

01-11-2020 30-11-2020 $ 15.000.000,00 $ 334.500,00 $ 11.727.261,07 %26.76 %2.23

01-12-2020 31-12-2020 $ 15.000.000,00 $ 338.287,50 $ 12.065.548,57 %26.19 %2.18

01-01-2021 31-01-2021 $ 15.000.000,00 $ 335.575,00 $ 12.401.123,57 %25.98 %2.17

01-02-2021 28-02-2021 $ 15.000.000,00 $ 306.950,00 $ 12.708.073,57 %26.31 %2.19

01-03-2021 31-03-2021 $ 15.000.000,00 $ 337.383,23 $ 13.045.456,80 %26.12 %2.18

01-04-2021 30-04-2021 $ 15.000.000,00 $ 324.624,90 $ 13.370.081,70 %25.97 %2.16

01-05-2021 31-05-2021 $ 15.000.000,00 $ 333.637,50 $ 13.703.719,20 %25.83 %2.15

01-06-2021 30-06-2021 $ 15.000.000,00 $ 322.749,90 $ 14.026.469,10 %25.82 %2.15

01-07-2021 31-07-2021 $ 15.000.000,00 $ 332.862,50 $ 14.359.331,60 %25.77 %2.15

01-08-2021 31-08-2021 $ 15.000.000,00 $ 334.025,00 $ 14.693.356,60 %25.86 %2.16

01-09-2021 30-09-2021 $ 15.000.000,00 $ 322.374,90 $ 15.015.731,50 %25.79 %2.15

01-10-2021 31-10-2021 $ 15.000.000,00 $ 330.925,00 $ 15.346.656,50 %25.62 %2.14

01-11-2021 30-11-2021 $ 15.000.000,00 $ 323.874,90 $ 15.670.531,40 %25.91 %2.16

01-12-2021 31-12-2021 $ 15.000.000,00 $ 338.287,50 $ 16.008.818,90 %26.19 %2.18

01-01-2022 31-01-2022 $ 15.000.000,00 $ 342.162,50 $ 16.350.981,40 %26.49 %2.21

01-02-2022 28-02-2022 $ 15.000.000,00 $ 320.250,00 $ 16.671.231,40 %27.45 %2.29

01-03-2022 31-03-2022 $ 15.000.000,00 $ 357.920,73 $ 17.029.152,13 %27.71 %2.31

01-04-2022 30-04-2022 $ 15.000.000,00 $ 357.249,90 $ 17.386.402,03 %28.58 %2.38

01-05-2022 31-05-2022 $ 15.000.000,00 $ 381.945,73 $ 17.768.347,76 %29.57 %2.46

01-06-2022 30-06-2022 $ 15.000.000,00 $ 382.500,00 $ 18.150.847,76 %30.6 %2.55

01-07-2022 31-07-2022 $ 15.000.000,00 $ 412.300,00 $ 18.563.147,76 %31.92 %2.66

01-08-2022 31-08-2022 $ 15.000.000,00 $ 430.383,23 $ 18.993.530,99 %33.32 %2.78

01-09-2022 30-09-2022 $ 15.000.000,00 $ 440.625,00 $ 19.434.155,99 %35.25 %2.94

01-10-2022 31-10-2022 $ 15.000.000,00 $ 476.883,23 $ 19.911.039,22 %36.92 %3.08

01-11-2022 30-11-2022 $ 15.000.000,00 $ 483.375,00 $ 20.394.414,22 %38.67 %3.22

01-12-2022 31-12-2022 $ 15.000.000,00 $ 535.525,00 $ 20.929.939,22 %41.46 %3.46

01-01-2023 31-01-2023 $ 15.000.000,00 $ 558.775,00 $ 21.488.714,22 %43.26 %3.61

https://miasistente.co


Liquidación - JAVIER BELTRAN QUINTERO Página 3

Generado por miasistente.co

DESDE HASTA CAPITAL INTERES MES INTERES ACUMULADO TASA BASE
TASA
DIARIA

01-02-2023 28-02-2023 $ 15.000.000,00 $ 528.150,00 $ 22.016.864,22 %45.27 %3.77

01-03-2023 31-03-2023 $ 15.000.000,00 $ 578.250,00 $ 22.595.114,22 %46.26 %3.86

Resumen: Se adeuda un valor total de (40001743) CUARENTA MILLONES MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES Pesos (M/cte)

Fecha de Generación: 08-04-2023

Días de Mora: 1829

Capital: $ 15.000.000

Interés Moratorio: $ 22.595.114

Interés Corriente: $ 2.309.279

Otros Conceptos: $ 97.350

Total: $ 40.001.743

https://miasistente.co
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Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibu

De: Raúl Rueda Rodríguez <rueda.abogado@gmail.com>
Enviado el: martes, 9 de mayo de 2023 11:11 a. m.
Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibu
Asunto: 2019-00148 ALLEGANDO LIQUIDACION DEL CREDITO
Datos adjuntos: LIQUIDACION DEL CREDITO.pdf

Buenos dias, 
 
Señores 
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TIBÚ 
E.                        S.                  D.     
 
REF. Ejecutivo   Rad.  2019-00148-00,  Ddo: YULIETH MARIA SANTIAGO LOPEZ. 
 
Actuando como apoderado judicial de BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  S.A., parte demandante en el proceso 
citado en el asunto; comedidamente me dirijo al despacho para hacer llegar la liquidación del crédito acorde 
con el mandamiento de pago y el auto que ordena seguir adelante con la ejecución, de manera que se 
proceda a correr traslado al demandado y de no ser objetada se proceda a su aprobación de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 111 del CGP.    
 
Agradezco el trámite y acuse de recibido. 
 
--  

  
Raúl Rueda Rodríguez  
Abogado 
NIT 91.240.052-3 
Tel: 6076701225 - 317 3038634 
Clle 35 17-77 Ofic 704 Ed. Bancoquia 
B/manga, Col.   
 

 

Remitente notificado con  
Mailtrack  

09/05/ 23, 11:09:4 7 a. m.  
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Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibu

De: Raúl Rueda Rodríguez <rueda.abogado@gmail.com>
Enviado el: jueves, 25 de mayo de 2023 9:53 a. m.
Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibu
Asunto: RAD. 2021-00133 ALLEGANDO LIQUIDACION DEL CREDITO
Datos adjuntos: LIQUIDACION DEL CREDITO.pdf

Buenos dias. 
 
Señores 
JUZGADO  PROMISCUO MUNICIPAL DE TIBÚ 
E.                        S.                  D.     
 
REF. Ejecutivo   Rad.  2021-00133-00,  Ddo: HERNEY HERRERA AREVALO 
 
Actuando como apoderado judicial de BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  S.A., parte demandante en el proceso 
citado en el asunto; comedidamente me dirijo al despacho para hacer llegar la liquidación del crédito acorde 
con el mandamiento de pago y el auto que ordena seguir adelante con la ejecución, de manera que se 
proceda a correr traslado al demandado y de no ser objetada se proceda a su aprobación de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 111 del CGP.    
 
Agradezco el trámite y acuse de recibido. 
 
 
--  

  
Raúl Rueda Rodríguez  
Abogado 
NIT 91.240.052-3 
Tel: 6076701225 - 317 3038634 
Clle 35 17-77 Ofic 704 Ed. Bancoquia 
B/manga, Col.   
 

 

Remitente notificado con  
Mailtrack  

25/05/ 23, 09:52:0 1 a. m.  
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Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibu

De: Raúl Rueda Rodríguez <rueda.abogado@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 24 de mayo de 2023 10:41 a. m.
Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - N. De Santander - Tibu
Asunto: RAD. 2021-00141 RODOLFO PACHECO NIETO
Datos adjuntos: LIQUIDACION  DEL CREDITO.pdf

Buenos dias. 
 
Señores 
JUZGADO  PROMISCUO MUNICIPAL DE TIBÚ 
E.                        S.                  D.     
 
REF. Ejecutivo   Rad.  2021-00141-00,  Ddo: RODOLFO PACHECO NIETO 
 
Actuando como apoderado judicial de BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  S.A., parte demandante en el proceso 
citado en el asunto; comedidamente me dirijo al despacho para hacer llegar la liquidación del crédito acorde 
con el mandamiento de pago y el auto que ordena seguir adelante con la ejecución, de manera que se 
proceda a correr traslado al demandado y de no ser objetada se proceda a su aprobación de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 111 del CGP.    
 
Agradezco el trámite y acuse de recibido. 
 
 
 
 
--  

  
Raúl Rueda Rodríguez  
Abogado 
NIT 91.240.052-3 
Tel: 6076701225 - 317 3038634 
Clle 35 17-77 Ofic 704 Ed. Bancoquia 
B/manga, Col.   
 

 

Remitente notificado con  
Mailtrack  

24/05/ 23, 10:33:1 2 a. m.  
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