9/12/2020 Correo: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Bolivar - San Estanislao - Outlook

RE: actualizacion crédito con abonos

jairo moreno betancourt <jayglocoop@hotmail.com>
Mié 09/12/2020 13:49

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Bolivar - San Estanislao <j01prmsestanislao@cendoj.ramajudicial.gov.co>

@J 1 archivos adjuntos (14 KB)
LIQUIDACION ROSAIDA VEGA xlsx;

Hola buenas tardes, quiero expresar mis disculpas por la confusidn creada por el envio de dos correos
sobre la actualizacién del crédito, para resolver dicha confusidon manifiesto que el correo que se debe
tener en cuenta es el que dice en el Asunto: actualizcion de credito con abonos.

anexo el archivo que contiene la liquidacion del credito con los depositos judiciales cobrados y aun por
cobrar.

ATENTAMENTE

JAIRO MORENO B.
C.C. 11312574

De: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Bolivar - San Estanislao <j01prmsestanislao@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 7 de diciembre de 2020 10:11 a. m.

Para: jairo moreno betancourt <jayglocoop@hotmail.com>

Asunto: RE: actualizacién crédito con abonos

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que existen dos correos remitiendo actualizacién de crédito, solicito amablemente
indicar cual de los dos debe ser teniendo en cuenta por el despacho, lo anterior a fin de proceder a
conceder traslado.

Atentamente,

Dayris Aguilar Barrios
Secretaria

De: jairo moreno betancourt <jayglocoop@hotmail.com>

Enviado: domingo, 6 de diciembre de 2020 10:51

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Bolivar - San Estanislao <j01prmsestanislao@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: actualizacién crédito con abonos

SENORA
JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

REF: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR No 2018-111
DEMANDANTE: COOPERATIVA JAYGLOCOOP
DEMANDADA: ROSIDA VEGA

Respetuosamente allego a su despacho la actualizacion del crédito de la referencia ya incluidos los

descuentos.
solicito también se sirvan regalarme copia de la liquidacion presentada y aprobada.

ATENTAMENTE
JAIRO MORENO BETANCOURT

C.C. No 11312574
REPRESENTANTE LEGAL.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADIT0GJiZjVILTQTMjAtNGQ1Mi0O5N2Y1LTY2NDkyOTZmNWRINQAQAHLg9Brf1V5HNh%2FKADKr4GFc%3D Al



SENORA
JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA

proceeso ejecutivo singular No 2018-111
DEMANDANTE: Coperativa Jayglocoop
DEMANDADO: ROSAIDA VEGA CAICEDO

LIQUIDACION DE CREDITO
periodo capital interes mes int. Acumulado

Feb-16 7,000,000 140,000 140,000
Mar-16 7,000,000 140,000 280,000
Apr-16 7,000,000 140,000 420,000
May-16 7,000,000 140,000 560,000
Jun-16 7,000,000 140,000 700,000
Jul-16 7,000,000 140,000 840,000
Aug-16 7,000,000 140,000 980,000
Sep-16 7,000,000 140,000 1,120,000
Oct-16 7,000,000 140,000 1,260,000
Nov-16 7,000,000 140,000 1,400,000
Dec-16 7,000,000 140,000 1,540,000
Jan-17 7,000,000 140,000 1,680,000
Feb-17 7,000,000 140,000 1,820,000
Mar-17 7,000,000 140,000 1,960,000
Apr-17 7,000,000 140,000 2,100,000
May-17 7,000,000 140,000 2,240,000
Jun-17 7,000,000 140,000 2,380,000
Jul-17 7,000,000 140,000 2,520,000
Aug-17 7,000,000 140,000 2,660,000
Sep-17 7,000,000 140,000 2,800,000
Oct-17 7,000,000 140,000 2,940,000
Nov-17 7,000,000 140,000 3,080,000
Dec-17 7,000,000 140,000 3,220,000
Jan-18 7,000,000 140,000 3,360,000
Feb-18 7,000,000 140,000 3,500,000
Mar-18 7,000,000 140,000 3,640,000
Apr-18 7,000,000 140,000 3,780,000
May-18 7,000,000 140,000 3,920,000
Jun-18 7,000,000 140,000 4,060,000
Jul-18 7,000,000 140,000 4,200,000
Aug-18 7,000,000 140,000 4,340,000
Sep-18 7,000,000 140,000 4,480,000
Oct-18 7,000,000 140,000 4,620,000
Nov-18 7,000,000 140,000 4,760,000
Dec-18 7,000,000 140,000 4,900,000
Jan-19 7,000,000 140,000 5,040,000
Feb-19 7,000,000 140,000 5,180,000



Mar-19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
Sep-19
Oct-19
Nov-19
Dec-19
Jan-20
Feb-20
Mar-20
Apr-20
May-20
Jun-20
Jul-20
Aug-20
Sep-20
Oct-20
Nov-20

ABONOS

7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000
7,000,000 140,000

CAPITAL

TOTAL INTERES

COSTAS

TOTAL CREDITO

TITULOS COBRADOS

TITULOS POR COBRAR

TOTAL DESCUENTOS

SALDO A NOV 2020

ATENTAMENTE

JAIRO MORENO BETANCOURT
C.C. 11312574

5,320,000
5,460,000
5,600,000
5,740,000
5,880,000
6,020,000
6,160,000
6,300,000
6,440,000
6,580,000
6,720,000
6,860,000
7,000,000
7,140,000
7,280,000
7,420,000
7,560,000
7,700,000
7,840,000
7,980,000
8,120,000

7,000,000
8,120,000
435,000
15,555,000

4,121,910
7,130,901
11,252,811

4,302,189
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