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TRASLADO DE DEMANDA

Octavio Peña <opecer1@gmail.com>
Mié 24/05/2023 10:51

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Atlántico - Luruaco <j01prmpalluruaco@cendoj.ramajudicial.gov.co>
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NUM 
OBLIGACION

FECHA NUMERO VALOR NUMERO
FECHA DE 

PAGO
VALOR 
BRUTO

VALOR NETO NUMERO

21223 26280923 2023-02-09 2.935.500,00 2.906.145,00  

44323 60727623 2023-03-07 4.635.000,00 4.588.650,00  

89623 96187823 2023-04-05 4.635.000,00 4.588.650,00  

135823 134602023 2023-05-09 4.635.000,00 3.198.150,00  

Reporte Relación de Pagos Usuario Solicitante: MHymafud YAMILE DEL CARMEN MAFUD NAVARRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-24-9:55 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:
41-06-00-008 ICBF DIRECCIÓN 
REGIONAL ATLANTICO

Número de Compromiso: 10423 Valor Total: 53.920.500,00 Saldo por pagar: 37.080.000,00

EDINSON JAVIER  SUAREZ  POVEDA

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:
CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS  
Número: 08000092023 Fecha: 12/01/2023 0:00:00

Tipo Doc. Identidad: CEDULA_DE_CIUDADANIA Número Doc. Identidad: 77091555 Tercero:

OBJETO

Objeto:
31-12-2023 G JURIDICO RESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL GRUPO
JURIDICO DE LA REGIONAL ICBF ATLANTICO PARA REPRESENTAR JUDICIALMENTE Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA ENTIDAD, ADELANTAR TRAMITES DE PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS CON L

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR ANTICIPOS ORDEN DE PAGO MEDIO DE PAGO REINTEGRO DOCUMENTO SOPORTE
ENTIDAD 

PAGADORA
CONCEPTO DE PAGO

IVA
CONCEDIDO/ 
AMORTIZADO

VALOR 
DEDUCCIONE

CTA/CHEQUE BANCO VALOR TIPO NUMERO CODIGO

29.355,00 7142008034 SCOTIABANK 
COLPATRIA SA

 CONTRATO DE 
PRESTACION DE 

08000092023 13-01-01-DT SUAREZ POVEDA EDINSON JAVIER-
HONORARIOS MES DE ENERO DE   2023-

46.350,00 7142008034 SCOTIABANK 
COLPATRIA SA

 CONTRATO DE 
PRESTACION DE 

08000092023 13-01-01-DT SUAREZ POVEDA EDINSON JAVIER-
HONORARIOS MES DE FEBRERO DE   2023-

46.350,00 7142008034 SCOTIABANK 
COLPATRIA SA

 CONTRATO DE 
PRESTACION DE 

08000092023 13-01-01-DT SUAREZ POVEDA EDINSON JAVIER-
HONORARIOS MES DE MARZO DE 2023-JURIDICA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con  atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

 CONTRATO DE 
PRESTACION DE 

08000092023 13-01-01-DT SUAREZ POVEDA EDINSON JAVIER-
HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2023-JURIDICA

1.436.850,00 7142008034 SCOTIABANK 
COLPATRIA SA
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Octavio Peña <opecer1@gmail.com>

TRASLADO DE DEMANDA
1 mensaje

Octavio Peña <opecer1@gmail.com> 24 de mayo de 2023, 10:42
Para: mavesabogada@gmail.com

fijacion de alimentos_compressed.pdf
15358K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=744edd8f1d&view=att&th=1884e6d45e3344a1&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_li1vj4g20&safe=1&zw


Octavio Peña <opecer1@gmail.com>

TRASLADO DE DEMANDA
3 mensajes

Octavio Peña <opecer1@gmail.com> 24 de mayo de 2023, 10:36
Para: mariacgonzalez@outlkook.com

 fijacion de alimentos.pdf

Octavio Peña <opecer1@gmail.com> 24 de mayo de 2023, 10:38
Para: maves1225@hotmail.com

[El texto citado está oculto]

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 24 de mayo de 2023, 10:39
Para: opecer1@gmail.com

No se ha encontrado la dirección

Tu mensaje no se ha entregado a maves1225@hotmail.com
porque no se ha encontrado la dirección o esta no puede recibir
correo.

Esta es la respuesta del servidor remoto:

550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302). [AM7EUR06FT063.eop-
eur06.prod.protection.outlook.com 2023-05-24T15:39:00.364Z 08DB5C65F329454B]

Final-Recipient: rfc822; maves1225@hotmail.com
Action: failed
Status: 5.5.0
Remote-MTA: dns; hotmail-com.olc.protection.outlook.com. (104.47.18.161, the
 server for the domain hotmail.com.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).
[AM7EUR06FT063.eop-eur06.prod.protection.outlook.com 2023-05-24T15:39:00.364Z 08DB5C65F329454B]
Last-Attempt-Date: Wed, 24 May 2023 08:39:00 -0700 (PDT)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: "Octavio Peña" <opecer1@gmail.com>
To: maves1225@hotmail.com

https://drive.google.com/file/d/1YNPHCpu55lgqxhbXpCjkSTkoFYAml132/view?usp=drive_web
mailto:maves1225@hotmail.com
http://hotmail-com.olc.protection.outlook.com/
http://hotmail.com/
http://am7eur06ft063.eop-eur06.prod.protection.outlook.com/
http://am7eur06ft063.eop-eur06.prod.protection.outlook.com/


Cc: 
Bcc: 
Date: Wed, 24 May 2023 10:38:45 -0500
Subject: Fwd: TRASLADO DE DEMANDA

---------- Forwarded message ---------
De: Octavio Peña <opecer1@gmail.com>
Date: mié, 24 may 2023 a las 10:36
Subject: TRASLADO DE DEMANDA
To: <mariacgonzalez@outlkook.com>

 fijacion de alimentos.pdf

mailto:opecer1@gmail.com
mailto:mariacgonzalez@outlkook.com
https://drive.google.com/file/d/1YNPHCpu55lgqxhbXpCjkSTkoFYAml132/view?usp=drive_web

