18/11/21 6:20 Correo: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Atlantico - Baranoa - Outlook

Fwd: Liquidacion de crédito Claudia Padilla

Sandra Patifio Yepes <sandraestherpy@gmail.com>
Mar 08/06/2021 11:20

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Atlantico - Baranoa <j01prmpalbaranoa@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (157 KB)
Liquidacion Baranoa Claudia Padilla - Esther.pdf;

—————————— Forwarded message ---------

De: Luis Carlos Cantillo Sanjuanelo <|ccantillos@outlook.com>
Date: mar., 8 de junio de 2021 10:05 a. m.

Subject: Liquidacién de crédito Claudia Padilla

To: Sandra Patifio Yepes <sandraestherpy@gmail.com>
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SENORA
JUEZ PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE BARANOA
E. S. D.

REF: EJECUTIVO DE ALIMENTOS

DTE. CLAUDIA PAOLA PADILLA PEREZ
DDO. NELSON ENRIQUE JULIAO RAMOS
RAD. 08-078-40-89-001-2019-00186-00

En mi condicién de apoderada judicial de la demandante por medio del presente estoy
presentando la liquidacién del credito de acuerdo con el articulo 446 del C. G. P., en concordancia
con lo ordenado en el mandamiento de pago.

Enero—-19 $1.024.000 X 2.38% = $24.371 X 30 meses = $731.130
Febrero—19 $1.024.000 X 2.39% = $25.060 X 29 meses = $726.740
Marzo - 19 $1.024.000 X 2.42% = $24.780 X 28 meses = $693.840
Abril - 19 $1.024.000 X 2.41% = $24.678 X 27 meses = $666.306
Mayo — 19 $1.024.000 X 2.42% = $24.780 X 26 meses = $644.280
Junio-19 $1.024.000 X 2.40% = $24.576 X 25 meses = $614.400
Julio -19 $1.024.000 X 2.40% = $24.576 X 24 meses = $589.824
Agosto —19 $1.024.000 X 2.42% = $24.780 X 23 meses = $569.940

Septiembre -19  $1.024.000 X 2.42% = $24.780 X 22 meses = $545.177

$1.024.000 X 2.38 $24.371 X 21 meses = $511.795

Octubre — 19

$1.024.000 X 2.37% $24.268 X 20 meses = $485.376

Noviembre — 19

Diciembre—19  $1.024.000 X2.35% = $24.115 X 19 meses= $458.188
Enero—20 $1.024.000 X 2.34% = $23.961 X 18 meses = $431.308
Febrero —20 $1.024.000 X 2.38% = $24.371 X 17 meses= $414.310
Marzo — 20 $1.024.000 X 2.36% = $24.166 X 16 meses= $386.656
Abril = 20 $1.024.000 X 2.33% = $23.859 X 15 meses= $357.888
Mayo — 20 $1.024.000 X2.27% = $23.244 X 14 meses= $325.416
Junio - 20 $1.024.000 X 2.26% = $23.142 X 13 meses = $300.851
Julio—20 $1.024.000 X 2.26% = $23.142 X 12 meses = $277.704
Agosto — 20 $1.024.000 X 2.28% = $23.342 X 11 meses = $256.819



Septiembre —20  $1.024.000 X 2.29% $23.449 X10 meses $234.496

Octubre — 20 $1.024.000 X 2.25% $23.040 X 9 meses $207.360

Noviembre — 20 $1.024.000 X 2.23% $22.835 X 8 meses $182.681

Diciembre — 20 $1024.000 X 2.18% = $22.323 X 7 meses $156.262

Enero-21 $1.024.000 X 2.16% $22.118 X 6 meses $132.710

Febrero—21 $1.024.000 X 2.15% $22.016 X 5 meses $110.080

Marzo —21 $1.024.000 X 2.17% $22.220 X 4 meses $88.883

Abril — 21 $1.024.000 X 2.16%

$22.118 X 3 meses $66.355

Mayo - 21 $1.024.000 X 2.15% $22.016 X 2meses $44.032

Junio—-21 $1.024.000 X 2.15% $22.016 X 1mes $22.016

0Tl IN T IESES cuveeeeeeeeeeeeee et eeeeeeeeeeeeeteseeeeeeneseeseneseenesenneneneenesennens $11.232.858

Total liquidacion:

CAPITAL. ...ttt $ 7.168.000.00.
INTERESES........ooiiiiiiiieee e $11.232.858.00.
TOTAL ..o $18.400.858.00.

En los anteriores términos se presenta la liquidacion del credito dentro del proceso
de la referencia, solicitandole a la sefiora juez se sirva darle el traslado respectivo.

De la sefiora juez:

SANDRA ESTHER PATINO YEPEZ.
C. C. No. 32.735.711
T. P. No. 202.838 del C. S. 1.



