Re: Solicitud Respuesta liquidacion credito Radicado 2017-00658

German Gil <germangil024@gmail.com>
Lun 04/10/2021 15:38

Para: Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Antioquia - Caldas <j02prMpalctrigccaldas@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenas tardes,

Adjunto documento solicitado liquidacion credito.

El lun., 4 de oct. de 2021 3:28 PM, Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Antioquia - Caldas
<j02prMpalctrlgccaldas@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribié:
BUENAS TARDES

LE INFORMO QUE EN EL PRESENTE EMAIL NO SE ENCUENTRA ADJUNTO DOCUMENTO QUE HAGA
RELACION A LIQUIDACION DE CREDITO, EN CASODE HABERLO MANDADO, POR FAVOR REMITIRLO
NUEVAMENTE Y VERIFICAR LOS ANEXOS ADJUNTOS.

ATENTAMENTE

MELANIE MONTOYA

wcreated  jyzGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL

MySignature CALDAS ANTIOQUIA

10 teléfono: 278-38-49

website: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-
002-promiscuo-municipal-de-caldas/home

direccion: CALLE 131 SUR 49-30

De: German Gil <germangil024@gmail.com>

Enviado: miércoles, 29 de septiembre de 2021 13:51

Para: Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Antioquia - Caldas
<j02prMpalctrigccaldas@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Solicitud Respuesta liquidacion credito Radicado 2017-00658

Buenas tardes,

Sefores:
Juzgado segundo promiscuo municipal de caldas antioquia.
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Reiterando la solicitud, y teniendo en cuenta que el 28 de mayo del 2021 fue enviada la
liquidacion del credito en proceso radicado 2017-00658 solicito al juzgado respetuosamente me
den respuesta a la liquidacion presentada

Quedo atento muchas gracias

El vie., 17 de sep. de 2021 11:06 AM, German Gil <germangil024@gmail.com> escribio:
Buenos dias,
Sefores juzgado promiscuo segundo municipal de caldas antioquia.

Nuevamente solicito me brinden respuesta a la liquidacion de credito presentada a ustedes el 28
de mayo del aifio encurso. Ya que a la fecha no he recibido respuesta a dicha solicitud .

Quedo atento muchas gracias.

—————————— Forwarded message ---------

De: German Gil <germangil024@gmail.com>

Date: vie., 27 de ago. de 2021 12:27 PM

Subject: Re: Radicado 2017-00658

To: Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Antioquia - Caldas
<j02prMpalctrlgccaldas@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenas tardes,

Sefiores
Juzgado segundo promiscuo municipal de caldas antioquia

Por medio del presente yo German alberto gil restrepo con cc 71397502 solicito nuevamente que
me brinden respuesta a la liquidacion del credito presenta el 28 de mayo 2021 con numero de
proceso radicado 2017-00658 y tambien con el fin de que mi expediente sea revisado y poder
solicitar ante el sefior juez la terminacion del proceso por cancelacion de la obligacion validando
las consignaciones hasta la fecha en el banco agrario.

O me informen el procedimiento a seguir

Quedo atento a su respuesta
German gil

71397502
3148185127

El jue., 29 de jul. de 2021 12:03 PM, German Gil <germangil024@gmail.com> escribid:
Buenas tardes,



mailto:germangil024@gmail.com
mailto:germangil024@gmail.com
mailto:j02prMpalctrlgccaldas@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:germangil024@gmail.com

Sefores
Juzgado segundo promiscuo municipal de caldas antioquia.

Por medio del presente yo German alberto gil restrepo con cc 71397502 solicito a ustedes me
brinden respuesta a la liquidacion del credito presentada el 28 de mayo del afio en curso del
proceso con radicado 2017-00658 y me envien la relacion de titulos entregados a la fecha ya
que quisera tener la posibilidad de validar si puedo solicitar terminar el proceso por
cancelacion de la obligacion y que se Valide en el banco agrario lasconsignaciones que se
hallan realizado a la fecha.

Quedo atento muchas gracias.



