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Diana ointo garcia

De: Juzgado 02 Civil Municipal - Amazonas - Leticia <cmpl02lt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 26 de mayo de 2023 2:24 p. m.

Para: rojo1212578@hotmail.com <ro0jo1212578 @hotmail.com>

Asunto: RV: Contestacion

Buenas tardes;

Debido a que en el correo que antecede, ha adjuntado fotografias que no se visualizan,
respetuosamente le solicitamos se sirva adjuntar los archivos que pretende remitir en archivo pdf tal
cual se le indicé a la sefora Diana Pinto en repetidas ocasiones.

Cordialmente,

Secretaria Juzgado Segundo Civil Municipal
Direccion: Carrera 6 #8 31 - Palacio de Justicia

Teléfono: 608 592 7734

Correo Institucional: cmpl02It@cendoj.ramajudicial.gov.co
Leticia — Amazonas

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia

De: Robinson Jordan Malafalla <rojo1212578 @hotmail.com>

Enviado: viernes, 26 de mayo de 2023 9:06 a. m.

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Amazonas - Leticia <cmplO2lt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Contestacion

Diana pinto garcia
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REFERENCIA EJECUTIVO SINGULAR MINIMA CUANTIA
DEMANDANTE : AMPARO BERMUDEZ OROZCO
DEMANDADO  : DIANA PINTO GARCIA

RADICACION : 2022-00248

DIANA PINTO GARCIA, identificada con la C.C. Nro. 41.058.502 expedida en
Leticia (Amazonas). vecina de esta ciudad, obrando en mi condicion de demandada
dentro dei asunto de ia referencia, ine perniito contestar la demanda de a siguiente
manera:

AL HECHC PRIMEROQ. - No as cierlo, que la suscrita haya solicitado el prestamo
por dicho vaior. toda vez, gue el prestamo que la suscrita realizoé fue por ur valor de
$500.000, ademas Ia letra de cambio que firmé no es la misma que aparece en la
demanda.

AL HECHO SEGIJNDO. - Es cierto que acepié incondicional e indivisinlemente a
pagar el préstamo que se me hizo, pero por un valor de $500.000, ia demandante
me especificd que los intereses cancelados debian ser al 12% Iuego me diic que
seria al 15% de interés de usura que es o que cobra

AL HECHO TERCERO. - No &5 cerg, ya que mensualmente hacia abonos a ios
intereses; solo que &n una ocacion dejé de pagarlos porque mi situacion econemica
astuvo muy apretada, eslo fue mas o rrenos unos ocho meses, luego enipece nacer

los abonos mensualmente.

L N Y ,.-. & RE e o & .1 : 1 : ; :
;‘;__ MECHQ CUARTO. - Pune ._%;s-!utr_a-.:tde cambio, son titules valoies y prestaran
iérito ejecutive por elnd pago de lus mismas. . , ;

éaﬁor }uez conforine & lo manifestado por la apoderada de la parte demandante
con ocasion al valor rez! uz la deuda que es QUINIENTOS MIL PESOS M/ICTE
(EDO‘QN}' w a conocer que.F‘ll_i"&,_SpDSD .ROBINSON JORDAN; tiene una deuda
~ con a seficra AMPARC BERMUDEZ OROZCO y al no cumnplir con el pago de las
~ cuotas debido a que se quedd desempleado, la suscrita asumio la deuda y se
~ acordé con la demandante cancelar el valor de UN MILLON DE PESOS M/CTE
0), valor que no quedd plasmado eri ia letra de cambio que firme, pero
| -aumento al tituio el valor, quedando un




De acuerdo a lo anterior, me permito proponer las siguientes

EXCEPCIONES DE FONDO

1. COBRO DE LO NO DEBIDO _
Propongoe esta excepcidn, teniendo eh’cuenta, que lo que yo le firmé a la
sefota demandante de la referencia, fue una letra de cambio por valor de
$500.000, posteriormente en comun acuerdo asumi cancelar la deuda de mi
esposo ROBINSON JORDAN MALAFALLA correspondiente a $1.000.000 de
mas, quedando un valor total de UN MILLON QUINIENTOS MiIL PESOS
M/CTE ($1.500.000), junto con el 15% de interés que me cobro y que iba
anotando en un cuademno dichos abonos, abonos que se realizaron en el mes
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019. Posteriormente,
aboné intereses desde enero hasta agosto de 2.020, en el 2.021 hice algunos
abonos, pero no me acuerdo en qué meses. En el ano 2.022 hice dos abonos
y no volvi hacer mas abonos.

Los valores que fueron pagados por el interés NUNCA recibi constancia
alguna sobre los mentados pagos realizados. Ese pago igualmente lo hacia
en compania de mi esposo, del cual el es testigo de la infamia que esta
cometiendo la sefiora AMPARO BERMUDEZ OROZCO, porque yo jamas le
pedi prestado el valor que hoy reclama, solo fueron $500.000 que quedaron
plasmados en el titulo valor, mas $1.000 000 que no aparecen en la letra de
cambio, pero yo asumi cancelario, para un total de $1.500.000

2. ADULTERACION DEL TITULO
El titulo valor que ha presentado la sefora AMPARO BERMUDEZ OROZCO

para su cobro, tiene dos aristas:

La primera de ellas, es que la firma impresa en el mentado titulo, no la
reconozco, no es mi firma, por lo tanto, estariamos frente a un titulo valor

espurio.

La segunda y de ser mi firma, de manera dolosa, se le coloco el numero 6,
para que pareciera un valor superior al que me habia prestado la sehora
AMPARO BERMUDEZ OROZCO, esto es, valor de $500.0000, cosa distinta,
es que, por mala fe, la seficra BERMUDEZ ORQZCO, esta cobrando un titulo
valor que yo no firmé y menos por ese valor que pretende reclamar.

3. MALAFE BT

Indudablemente una persona que actua de esa manera, no liene ninguna
buena intencion y pretende enriguecerse con dineros que no le pertenecen.
Se observa a todas luces la mala fe. el mal proceder de la sefiora AMPARO
BERMUDEZ, porque sabe gue ese dinero, la suscrita JAMAS se lo solicitd
en calidad de préstamo. Y no entiende mi persona, como existen personas
como !a referida en querer hacer dafio a la misma humanidad con este tipo




:;MW- como puede una persona dormir tranquilamente a sabiendas
dafo tan grande que hace al interior de una familia, como la mia, que
vivimos de un salario de docente, que tenemos necesidades tan grandes en
este municipio y que debemos de llevar la carga a diario, como yo la lievo al
interior de mi hogar. Sefior Juez reconozco que le adeudo a la sefiora
AMPARO, pero no es por el valor que ella pretende cobrar y ese préstamo lo
hice porque presentaba una necesidad que tenia en ese momento y me vi
obligada a aceptar su condicionamiento de USURA.

4. TEMERIDAD
Esta demanda es temeraria, puesto que ha traido al interior de mi familia
zozobra, puesto que no tengo la capacidad econémica de pagar lo que no
debo, ni lo que no se presté en ningun momento, Reconozco que los
$500.000 que, si me fueron prestados y que por ese valor firmé la letra de
cambio, también reconozco que aparte asumi la deuda de mi esposo por
valor de $1.000.000 que no quedaron plasmados en la letra de cambio.

5 INNOMINADA
La fundamento en todos los hechos exceptivos que he demostrado en el
proceso, sean favorables a la suscnta

PRETENSIONES

1. Me opongo, a todas y cada una de las pretensiones del demandante y se
decrete la suscrita Gnicamente le debe a la sefora AMPARO BERMUDEZ
OROZCO. el valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE y no el
valor que pretende que se le pague la mentada senora, en el proceso de la
referencia son aplicables las siguientes EXCEPCIONES DE MERITO, las
que solicito al Despacho se sirva declarar probadas y solicito se condene en
costas y agencias en gerecho a la parte demandante.

Y solicito se condene en costas y agencias en derecho a la parte
demandante.

EXCEPCIONES DE MERITO
INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION POR TACHA DE FALSEDAD EN

DOCUMENTO PRIVADO

En sentencia de la seccion quinta del Consejo de Estado se dijo: “Finalmente,
resulta ilustrativo traer a colacion la posicion de la Sala en relaciéon con la
falsedad ideologica y material. Asi como su incidencia en cuanto a la tacha:
“Conviene distinguir Iz falsedad material, que es la que tiene lugar cuando se
hacen al documento supresiones, cambios o adiciones o se suplanta su
~ firma, de la falsedad ideoidgica o intelectual, Gue es la que ocurre cuando I3
- declaracion que contiene el documento no corresponde a la realidad. La




faisedad ideoloqi '
, gica o intelectual ' a de falsedad,
En 0 s0l0 |a falsedad materr.l ne puede ser objeto de tach

G': 'gual manera asi, lo ha establecido el articulo 269 y siguientes del Codigo
: In&ral del Proceso, solo es procedente la tacha en falsedad frente a Ia
alsedad material, en cuanto constituye una falsedad documental.

- Que se COMPULSEN COPIAS ANTE LA FISCALIA GENERAL DE LA

NACION, para que por medio de un perito en grafologia o documentologia,
determine si el titulo valor presentado es espurio, el cual el perito
determinara, si la firma impresa en el mismo documento es mia. Y de ser mia
la firma, que no lo es, determine a través de su experticia, si se ha agregaco
el numero seis (6) al mentado titulo. Y de ser asi, se prosiga con la respectiva
demanda PENAL por los delitos de FRAUDE PROCESAL, FALSEDAD EN
DOCUMENTO PRIVADO o el que determine la respectiva autoridad.

. Que se SUSPENDAN LAS ACTUACIONES DENTRO DE ESTE PROCESO,

hasta tanto se resuelva lo atinente al area penal.
SOLICITUDES PROBATORIAS
SOLICITO SE DECRETEN LOS SIGUIENTES TESTIMONIOS:

- MIRIAM PINTO GARCIA, ubicable en la comunidad la Playa, hermana,
quien declarara en audiencia, |0 que le conste con respeclo al préstamo
que me hizo la sefiora AMPARO BERMUDEZ OROZCO, por valor de
$500.000 mas el valor de la deuda de mi esposo de $1.000.000 la forma
en que este fue acordado, mas intereses. Mi hermana puede ser vbicada
igualmente por la suscrita.

- ROBINSON JORDAN, ubicable en el corregimiento de La Pedrera
(Amazonas), esposo mio, quien conoce el prestado que me hizo la senora
AMPARO BERMUDEZ OROZCO, por valor de $500.000, mas el valor de
la deuda de él de la cual lo asumi en su momento para cancelar, junto
con los intereses de usura. Mi esposo puede ser ubicable igualmente por
la suscnta.

INTERROGATORIO DE PARTE

De manera respetuosa le solicitc a usted sefiora Juez, se seiale fecha y hora

para INTERROGAR de manera verbal o escrita a la sefora AMPARO
BERMUDEZ OROZCO. :

NOTIFICACIONES

Puedo ser notificada en .;a-,trénsvérsal 5A No. 13-65 i:lei barrio José Maria

Hernandez de la ciudad de Leticia.



NTO GARCIA
~ CC. No. 41.058.502 de Leticia
- Cel. 3232530358
~ Correo electronico: rojo1212578@hotmail.com




