30/1/23, 10:26 Correo: Juzgado 02 Civil Municipal - Amazonas - Leticia - Outlook

Fwd: CONTESTACION DEMANDA

SERVITODO AMAZONAS <servitodoamazonas@gmail.com>
Sab 28/01/2023 10:33 AM

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Amazonas - Leticia <cmpl02lt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: rimargas@hotmail.com <rimargas@hotmail.com>

[ﬂJ 2 archivos adjuntos (3 MB)
RICARDO .pdf; RESPUESTA DEMANDA RICARDO MOLINA.pdf;

—————————— Forwarded message ---------

De: SERVITODO AMAZONAS <servitodoamazonas@gmail.com>
Date: vie, 27 ene 2023 a la(s) 09:09

Subject: CONTESTACION DEMANDA

To: <cmplo2lt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial saludo.

De la manera mas atenta me dirijo a su sefioria, con el fin de presentar respuesta a la demanda
presentada por el sefior JUAN PABLO QUINONEZ NUNEZ en mi contra.

Gracias por la atencion prestada

Atentamente,

RICARDO MOLINA LOZANO

https://outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20230120008.13&view=print
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Registro de Operacidn. Tite
DE?OSITO CUENTA AHORROS "
Sucursal: 943 - LETICIA

Ciudad: LETICIA |
Facha: 29/01/2021 Hora: 44554 |

?ﬁcﬁ?g uenta 351%&4“15'»“8”0 o

Medio de Pago: EFE
Costo Tran saccion: § ,328 00 ***

23
T

Valor Cheque:

valor Total: § 00 000 00 ***
MACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
i Iﬁﬁ&m CORRESPONDE A LA OPERACION
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Leticia, 24 de enero de 2023

Doctora

ANDREA HURTADO SALAZAR

JUEZ SEGUNDO MUNICIPAL DE LETICIA
CRA 6 N° 8 -31 Palacio de Justicia
Leticia- Amazonas

Demandante: JUAN PABLO QUINONEZ NUNEZ
Demandado: RICARDO MOLINA LOZANO
Radicado N° 91-001-40-03-002-2022-00264-00

En mi condiciéon de demandado dentro del proceso ejecutivo, auto fechado 07-20-
2022, comedidamente y de manera respetuosa, a titulo personal me permito
contestar demanda en los siguientes términos:

PRETENSIONES

Al NUMERO 1°: No es cierto lo dicho por el demandante.

AL NUMERO 2°: No es cierto lo dicho por el accionante en las pretensiones de este
segundo punto, que el capital entregado en préstamo se cobre a la tasa fijada por
la superintendencia financiera de sociedades de Colombia.

HECHOS

1. El valor que aparece en la letra de cambio n° CL21113920761 de 7.000.000
de pesos no es real porque ese préstamo no se solicitd, el valor nunca se
recibié ni en la fecha senalada, los préstamos que se hicieron la discrimino
asi:

a. El 15-06-2020, el accionante me presté la suma de 2 millones de pesos, y la
tasa de interés la fijo en el 10% de este valor se pago los intereses hasta el
30-10-2022 durante 28 meses de 200.000 mil pesos mensual para un total
de 5.600.000 pesos, se le debe el capital de 2.000.000 de pesos.

b. El 15-10-2020 el demandante me hizo otro préstamo por la suma de
2.000.000 de pesos al 15% este porcentaje de intereses la fijo el prestamista
del cual se cancel6 los intereses hasta el dia 30-10-2022 por 24 meses de
300.000 pesos mensuales, para un total de 7.200.000 pesos.



¢. El dia 13-04-2021 se solicit otro préstamo por el valor de $1.000.000 a una tasa
de interés fijada por el prestamista del 15% del cual se pago los intereses hasta el
dia 30-10-2022 por los 18 meses de $150.000 pesos para un total de $2.700.000,
se debe capital de $1.000.000.

d. El dia 22-10-2022 se solicitd otro préstamo por el valor de $1.000.000 y el
prestamista fijo un interés del 15%; de este valor prestado se canceld un interés de
$300.000 mas el capital.

2. No es cierto que los intereses fueron pactados mutuamente y que fueron puesto
0 cobrados de acuerdo a la superintendencia financiera de sociedades de Colombia,
mes por mes.

3. Al accionante se le entregaba su dinero de intereses cada vez que venia a
cobrarlo, en otras ocasiones se le entregaba en su casa de habitacion ubicada en
la zona urbana de Leticia en la Cra 9 N° 12-57 A, barrio José Maria Hernandez, y
en otras ocasiones se le hacian los giros a la ciudad de Bogota D.C. cuando él asi
lo solicitaba.

El total de los intereses pagados hasta la fecha, es de $15.500.000 que fueron
cancelados al accionante. El demandante no puede lucrarse a mi costa, colocando
un valor que jamas me presté y llenando la letra sin mi consentimiento.

Anexo: iméagenes de recibos y consignaciones.

PETICION

Solicito al despacho que se fije la fecha y hora para una audiencia entre las partes
para aclarar el valor correcto que el suscrito le debe, fundamento la presente en el
articulo 96 del cédigo general del proceso.

RICAR ée MOLINA LOZANO
C.C. 93.201.323 de

Direccion: Calle 3 N° 10C 09 Barrio la Unién. Leticia Amazonas.
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