30/4/24,13:12 Correo: Juzgado 05 Civil Municipal - Valle del Cauca - Palmira - Outlook

RE: JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA 765204003005 Valle del Cauca (CO) con 76520400300520210033400

Nidia Silva Casas <abogada3301@hotmail.com>
Mar 30/04/2024 12:56
Para:Juzgado 05 Civil Municipal - Valle del Cauca - Palmira <j05cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co>;DIEGO FERNANDO BONILLA <difebopa@gmail.com>

mj 1 archivos adjuntos (927 KB)
LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO EJECUTIVO 2021 0334.pdf;

Senfor
JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA
E. S. D.

PROCESO EJECUTIVO No. 2021 - 00334
REF: EJECUTIVO DE JOSE ALFREDO PERDOMO TORRES V/S DIEGO FERNANDO BONILLA PARRA.

RESPETADO DOCTOR (A):

NIDIA SILVA CASAS, apoderada de la parte demandada dentro del proceso de la referencia, identificada como aparece al pie de mi
firma, respetuosamente por medio del presente, adjunto la liquidacion del crédito de conformidad al articulo 446 del Cédigo General
del Proceso.

Atentamente,

NIDIA SILVA CASAS

Abogada

Bogota — Colombia

“Aviso de confidencialidad:

Este correo electrénico, junto con sus anexos, es para el uso exclusivo del destinatario deseado o previsto, esta protegido por Ley, es confidencial y puede contener informacién sometida a secreto profesional. Cualquier

revision, uso, apoyo, divulgacion o distribucién no autorizada del mismo por otros o su envio sin permiso expreso estan estrictamente prohibidos y pueden ser ilegales. Si usted no es el destinatario, por favor responda al

remitente por correo electronico y destruya todas las copias del mensaje original. Gracias

De: Juzgado 05 Civil Municipal - Valle del Cauca - Palmira <j05cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: lunes, 29 de abril de 2024 5:27 p. m.

Para: Nidia Silva Casas <abogada3301@hotmail.com>

Asunto: RE: JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA 765204003005 Valle del Cauca (CO) con 76520400300520210033400
Cordial saludo-

Dando respuesta a su solicitud, se remiten los audios solicitados.

46VideoAudienciaConcentradaParte1.mp4

47VideoAudienciaConcentradaParte2.mp4

Atentamente,

Liliana Garcia Cuéllar
Citadora Juzgado Quinto Civil Municipal de Palmira

De: Nidia Silva Casas <abogada3301@hotmail.com>

Enviado: lunes, 29 de abril de 2024 7:30

Para: Juzgado 05 Civil Municipal - Valle del Cauca - Palmira <j05cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA 765204003005 Valle del Cauca (CO) con 76520400300520210033400

Buenos Dias:

Solicito por favor se me remita el audio de la diligencia del 24 de Abril de 2024, sobre todo el audio del fallo

https://outlook.office.com/mail/j05cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co/inbox/id/AAQkADZjY 2ZiY zhhLWVjMDUtNDQOOCO05MGEzLTE1ZTQyOWEy... 1/4



30/4/24,13:12 Correo: Juzgado 05 Civil Municipal - Valle del Cauca - Palmira - Outlook
Atentamente,

NIDIA SILVA CASAS
Abogada
Bogota — Colombia

“Aviso de confidencialidad:
Este correo electrdnico, junto con sus anexos, es para el uso exclusivo del destinatario deseado o previsto, esta protegido por Ley, es confidencial y puede contener informacion sometida a secreto profesional. Cualquier
revision, uso, apoyo, divulgacion o distribucién no autorizada del mismo por otros o su envio sin permiso expreso estan estrictamente prohibidos y pueden ser ilegales. Si usted no es el destinatario, por favor responda al

remitente por correo electronico y destruya todas las copias del mensaje original. Gracias

De: Juzgado 05 Civil Municipal - Valle del Cauca - Palmira <j05cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 1:34 p. m.

Para: Nidia Silva Casas <abogada3301@hotmail.com>

Asunto: RE: JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA 765204003005 Valle del Cauca (CO) con 76520400300520210033400

Buena tarde doctora
atendiendo su solicitud remito el link del proceso y el auto que fija fecha para la audiencia
76520400300520210033400
35AutoDecretaPruebasFijaFechaAudiencia.pdf
favor verificar con su con el demandado que le haya llegado el link para la audiencia
cordialmente,

Beatriz Sanchez
Escribiente

De: Nidia Silva Casas <abogada3301@hotmail.com>

Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 10:43

Para: Juzgado 05 Civil Municipal - Valle del Cauca - Palmira <j05cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA 765204003005 Valle del Cauca (CO) con 76520400300520210033400

No suele recibir correos electrénicos de abogada3301@hotmail.com. Por qué esto es importante

Dra. Beatriz Buenos Dias:

Solicito por favor me remita el link para consulta del expediente y se me remita el oficio que fija fecha y hora de la diligencia y que
tipo de diligencia se va a llevar a cabo con el fin de preparar para su Despacho lo que compete a esta dependencia.

No siendo mas, me suscribo a sus observaciones.

Atentamente,

NIDIA SILVA CASAS
Abogada
Bogota — Colombia

“Aviso de confidencialidad:
Este correo electrénico, junto con sus anexos, es para el uso exclusivo del destinatario deseado o previsto, esta protegido por Ley, es confidencial y puede contener informacion sometida a secreto profesional. Cualquier
revision, uso, apoyo, divulgacion o distribucién no autorizada del mismo por otros o su envio sin permiso expreso estan estrictamente prohibidos y pueden ser ilegales. Si usted no es el destinatario, por favor responda al

remitente por correo electrénico y destruya todas las copias del mensaje original. Gracias

De: Juzgado 05 Civil Municipal - Valle del Cauca - Palmira <j05cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 9:05 a. m.

Para: Agendamiento Audiencias 30 - Nivel Central <agendamientolf30@cendoj.ramajudicial.gov.co>; juantorres5324@gmail.com
<juantorres5324@gmail.com>; Mavenka Acevedo Hernandez <mavnk@hotmail.com>; abogada3301@hotmail.com <abogada3301@hotmail.com>; DIEGO
FERNANDO BONILLA PARRA <difebopa@gmail.com>

Asunto: RE: JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA 765204003005 Valle del Cauca (CO) con 76520400300520210033400

https://outlook.office.com/mail/j05cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co/inbox/id/AAQkADZjY 2ZiY zhhLWVjMDUtNDQOOCO05MGEzLTE1ZTQyOWEy... 2/4



30/4/24,13:12 Correo: Juzgado 05 Civil Municipal - Valle del Cauca - Palmira - Outlook

Buen dia

Doctores
NANCY MAVENKA ACEVEDO
NIDIA SILVA CASAS

Sefiores
JOSE ALFREDO PERDOMO
DIEGO FERNANDO BONILLA

Remito el link para que tengan acceso a la audiencia que tendrd lugar el dia dia 24 de abril a las 10:00 AM, se solicita a las pates estar con 15
minutos de anticipacién a la hora fijada con el fin de verificar que no se tenta ningun inconveniente de orden técnico.

Cordialmente,

Beatriz Sanchez
Escribiente

De: Agendamiento Audiencias 30 - Nivel Central

Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 8:53

Para: Agendamiento Audiencias 30 - Nivel Central <agendamientolf30@cendoj.ramajudicial.gov.co>; juantorres5324@gmail.com
<juantorres5324@gmail.com>; Mavenka Acevedo Hernandez <mavnk@hotmail.com>; abogada3301@hotmail.com <abogada3301@hotmail.com>; Juzgado
05 Civil Municipal - Valle del Cauca - Palmira <j05cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Agendamiento Audiencias 38 - Nivel Central
<agendamientolf38@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA 765204003005 Valle del Cauca (CO) con 76520400300520210033400

Cudando: miércoles, 24 de abril de 2024 10:00-10:05.

Dénde: COLOMBIA

Su Informacién del Calendario de Asistentes

765204003005 - JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE »i  Consejo Supj-ur‘;i; :ti 1:
PALMIRA VALLE DEL CAUCA

El despacho 765204003005 - JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE
PALMIRA VALLE DEL CAUCA le ha invitado a una reunion de AUDIENCIA
con el numero de proceso 76520400300520210033400

Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace:

https://call.lifesizecloud.com/21291977

((10:00:00-05 ]

Si va a realizar una conexién desde equipos de videoconferencia 0 através de llamada telefonica +57 601 242 1160 deje que

marque 3.84.171.75# #21291977 termine la contestadora y mare‘:i;illj);TENSION 21291977 seguido de

ID Agendamiento: 2024-0429717

No olvidar iniciar la grabacioén. Validar que el punto rojo
esté activo al iniciar la audiencia

Inquietudes llamar al asistente administrativo de la
region o contactar al ingeniero seccional.

Solicitudes relacionadas con el servicio dirigirlas al
correo
electronico audienciavirtual@cendoj.ramajudicial.gov.co
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30/4/24,13:12 Correo: Juzgado 05 Civil Municipal - Valle del Cauca - Palmira - Outlook

Consejo Superior de la Judicatura
| agendamientolfl@cendoj.ramajudicial.gov.co | https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co

Con tecnologia de Todoo
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electronico contiene informacién de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este
correo y lo recibié por error comuniquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo.
Si no es el destinatario, no podra usar su contenido, de hacerlo podria tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5
de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la informacion de este
mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorizacion explicita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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Senor
JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA
E. S. D.

PROCESO EJECUTIVO No. 2021 - 00334

REF: EJECUTIVO DE JOSE ALFREDO PERDOMO TORRES V/S DIEGO
FERNANDO BONILLA PARRA.

RESPETADO DOCTOR (A):

NIDIA SILVA CASAS, apoderada de la parte demandada dentro del proceso de la
referencia, identificada como aparece al pie de mi firma, respetuosamente por
medio del presente, radico la liquidacion del crédito y de las costas de
conformidad al articulo 446 del Codigo General del Proceso, teniendo en cuenta el

fallo que antecede la presente actuacion, asi:

1. En la liquidacién del Crédito realizado por su Despacho, sefiala que el
demandante recibié 4 pagos en efectivo cada uno por valor de $900.000, para un
total de $3.600.000, dejando de lado el pago entregado y no objetado por el
demandante por $2.000.000, asi:

CANT|  FECHAVENCIMIENTO | FECHA DEPAGO | CUQTA PACTACA CAPITALE INTERESES |  CUOTAPAGAGA CAPITAL |  INTERESES
1 Doct8]  Doct18)$ 900.000,00 900,000 750000 150,000
] Qo8 nowl8) $ 900.000,00 900,000 750000 150,000
3 1u-19 14u-19]§ 900.000,00 2000000 1850.000 150,000
4 Daovl9)  Bnoeld) $ 900.000,00 L0000 650,000 150,000
TOTALDINEROS EN EFECTIVO 5600000 5,000,000 600.000

2. Ahora bien, igualmente en la liquidacion que realizo su Despacho, sefiala que a
la Cuenta del hijo del demandante, se realizaron los abonos descritos a
continuacion, y los cuales se encuentran probados en su plenario, por la entidad
financiera Scotiabank, la cual allego los extractos que fueron examinados por su

Despacho, asi:



CANT|  FECHAVENCIMIENTO | FECHADEPAGO | CUQTAPACTACA CAPITALEINTERESES |  CUOTAPAGAGA CAPITAL | INTERESES
1 Dagold  loagol9)d 900.000,00 30000 2850000(5 15000000
] Doeptl9)  Lsept19]9 900.000,00 LR0000| 165000015 1500000
3 1-oct-19 boct-19|§ 900.000,00 LR0000| 165000015 1500000
4 D4icly)  Baic9|§ 900.000,00 LA0000| 16500005 1500000
TOTALDINEROS CONSIGNADOS A LA CUENTA DEL HIIO Y RECONOCIDOS DENTRO DEL PROCESO 8400000 7.800000 600.000

3. Ahora bien, mi poderdante aporto a su Despacho, 22 consignaciones realizadas
a la cuenta del demandante, las cuales se encuentran probadas de conformidad

con lo oficiado al Banco Scotiabank, asi:

CANT| FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO| CUOTA PACTACA CAPITALEINTERESES | CUOTAPAGAGA CAPITAL INTERESES
1 12-dic-19 25-dic-19| § 900.000,00 1.800.000 1650000 150.000
2 12-feb-20 25-feb-20| $ 900.000,00 1.800.000 1650000 150.000
3 12-jun-20 Ljun-20[ $ 900.000,00 1.280.000 1.130.000 150.000
4 12:ul-20 7-ul-20] § 900.000,00 1420000 1.270.000 150.000
5 12-3g0-20 18-3g0-20| 900.000,00 900.000 750,000 150.000
b D-sept-20]  Lsept-20[ $ 900.000,00 900.000 750,000 150.000
] 12-0ct-20 13-0ct-20[ § 900.000,00 900.000 750.000 150.000
8 12-nov-20 %nov-20| $ 900.000,00 900.000 750.000 150.000
9 12-dic-20 12-dic-20[ § 900.000,00 900.000 750.000 150.000
10 12-ene-21 13-ene-2| $ 900.000,00 900.000 750.000 150.000
1 12-feb-21 1-feb-21) $ 900.000,00 900.000 750.000 150.000
12 12-mar-21 1-mar-21 § 900.000,00 900.000 750.000 150.000
13 12-abr-21 13-abr-21] $ 900.000,00 900.000 750.000 150.000
14 12-may-21 11-may-21) $ 900.000,00 900.000 750,000 150.000
15 12-jun-21 1-un-21| § 900.000,00 900.000 750.000 150.000
16 12-jul-21 134ul-21] § 900.000,00 900.000 750.000 150.000
7 12-ag0-21 11-ag0-21| $ 900.000,00 900.000 750.000 150.000
18 12-sept-21 10-sept-21| $ 900.000,00 900.000 750.000 150.000
19 12-0ct-21 1-0ct-21{ § 900.000,00 900.000 750.000 150.000
20 12-nov-21 1-nov-21] $ 900.000,00 900.000 750.000 150.000
2 12-dic-21 1-dic-21) $ 900.000,00 900.000 750.000 150.000
2 12-ene-2 11-ene-22| § 900.000,00 900.000 750,000 150.000

TOTAL DINEROS EN EFECTIVO 22.500.000 19.200.000 3.300.000




4. Dentro de la Liquidacién del Crédito se habla de una consignacién aportada por
el demandado del 28 de Agosto de 2021, su sefioria no tuvo en cuenta que a
pesar de haberla aportado no se relacion6 en la liquidacion del crédito presentado
con la contestacién de la demanda, pero si se encuentra relacionado el pago
realizado el 12 de Agosto de 2021 y que su senoria debe verificar en el extracto
con los extractos que reposan dentro del expediente como prueba de los pagos
realizados, y certificados por el valor que asciende a $22.500.000, y por

consiguiente modifican el valor abonado a la obligacion, asi:

=
-

=
iTransferencia realizada! -

Comprobante No. 0000000220

11 Ago 2021 - 10:02 a.m. .

Producto origen - »
~ iTransferencia exitosa!

Cuenta de Ahorro

Ahorros

223-000653-88
Comprobante No. 0000006700

. 021 -07: .m.
Producto destino 28ABUZ02]-Dz:A0E.m

SCOTIABANK COLPATRIA S.A producto origen S
alfredo perdomo
Cuenta de Ahorro

Ahorros

5972011135

223-000653-88
Valor enviado
$ 900.000,00 Producto destino
Ahorros
Descripcion 066-590587-56
Referencia Valor enviado
Int agosto Palmira 2021 $ 900.000,00

Mas informacion

Diego Bonilla Int agosto 2021

5. En ese orden de ideas, los valores pagados a la obligacion y recibidos por el

demandante, a la presentacion de la demanda son los siguientes:

TOTAL PAGADO AL DEMANDANTE 36.500.000
TOTAL ABONADO A CAPITAL 32.000.000
TOTALABONADO A INTERESES _ _ 4.500.000



conforme lo pactado seria asi:

6. El valor real que se tenia que cancelar, si el crédito se hubiese cumplido

CUOTA PACTADA

FECHA FECHA DE PAGO CAPITAL E CAPITAL INTERESES CuoTA VR
VENCIMIENTO INTERESES PAGAGA PENDIENTE
12-oct-18 12-oct-18| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 -
12-nov-18 12-nov-18| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 -
12-dic-18|SIN PAGO $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 - 900.000
12-ene-19|SIN PAGO $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 - 1.800.000
12-feb-19[SIN PAGO $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 - 2.700.000
12-mar-19|SIN PAGO $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 - 3.600.000
12-abr-19|SIN PAGO $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 - 4.500.000
12-may-19[SIN PAGO $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 - 5.400.000
12-jun-19(SIN PAGO S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 - 6.300.000
12-jul-19 12-jul-19| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 2.000.000 5.200.000
12-ago-19 16-ago-19| S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 3.000.000 3.100.000
12-sept-19 1-sept-19| S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 1.800.000 2.200.000
12-oct-19 4-oct-19| S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 1.800.000 1.300.000
12-nov-19 13-nov-19| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 1.800.000 400.000
12-dic-19 25-dic-19| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 1.800.000 500.000
12-ene-20|NO PAGO S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 - 400.000
12-feb-20 25-feb-20| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 1.800.000 500.000
12-mar-20|NO PAGO $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 - 400.000
12-abr-20|NO PAGO $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 - 1.300.000
12-may-20[NO PAGO $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 - 2.200.000
12-jun-20 1-jun-20| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 1.280.000 1.820.000
12-jul-20 7-jul-20| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 1.420.000 1.300.000
12-ago-20 18-ago-20| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-sept-20 14-sept-20| S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-oct-20 13-oct-20| S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-nov-20 9-nov-20| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-dic-20 12-dic-20| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-ene-21 13-ene-21| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-feb-21 12-feb-21| S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-mar-21 12-mar-21| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-abr-21 13-abr-21| S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-may-21 11-may-21| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-jun-21 11-jun-21[ $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-jul-21 13-jul-21| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-ago-21 11-ago-21| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-sept-21 10-sept-21| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-oct-21 11-oct-21| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-nov-21 12-nov-21| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-dic-21 11-dic-21| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-ene-22 1l-ene-22| S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-feb-22 11-feb-22| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-mar-22 12-mar-22| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-abr-22 13-abr-22| S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-may-22 11-may-22| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-jun-22 13-jun-22| S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 1.300.000
12-jul-22|NO PAGO S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 - 2.200.000
12-ago-22 11-ago-22| S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 2.200.000
12-sept-22|NO PAGO S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 - 3.100.000
12-oct-22 11-oct-22| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 3.100.000
12-nov-22 11-nov-22| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 3.100.000
12-dic-22 12-dic-22| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 3.100.000
12-ene-23 16-ene-23| $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00 900.000 3.100.000
12-feb-23[NO PAGO $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00
12-mar-23|NO PAGO $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00
12-abr-23 $ 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00
12-may-23 S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00
12-jun-23 S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00
12-jul-23 S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00
12-ago-23 S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00
12-sept-23 S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00
12-oct-23 S 900.000,00 | $ 750.000,00 150.000,00
TOTAL CONSIGNADO S 54.900.000,00 | $ 45.750.000,00 9.150.000,00 43.700.000 11.200.000




7. Por consiguiente, tasamos los intereses moratorios en la suma de:

LIQUIDACION DEL CREDITO

Saldo de la Obligacion

$11.200.000

Intereses de Mora Liquidados desde el 28 de Enero de 2024 hasta que se cumpla
Su pago.

$ 3.842.809,07

SUBTOTAL

$15.042.809,07

Solicito a su sefioria, correr traslado de la presente liquidacion del crédito, y

aprobarlo, para colocar los dineros correspondientes a érdenes de su Despacho,

motivo por el cual solicito se dé un término prudencial para constituir el titulo de

depdsito judicial con los valores de la liquidacién aprobada.

Igualmente solicito se me informe el numero de la cuenta del Despacho Judicial

teniendo en cuenta que mi cliente y la suscrita nos encontramos en la Ciudad de

Bogota y debemos constituir dicho titulo en esta ciudad y colocarlo a érdenes de

su sefioria para lo propio.

Del Senor Juez,

Nidia Silva Casas
C.C. No. 141748 de C.S.J.
T. P. No. 141748 del C. S. de la J.

Notificaciones

E mail: abogada3301@hotmail.com
difebopa@gmail.com

Cel. 3202572129 — 3204822538



mailto:abogada3301@hotmail.com
mailto:difebopa@gmail.com

