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Diecisiete de marzo de dos mil veintiuno 

 

AUTO DE SUSTANCIACION 
RADICADO N° 2020-00181-00    

 

Se pone en conocimiento de la parte actora para lo pertinente, las respuestas a 

oficio por parte de la oficina de Instrumentos Públicos - Zona Sur - , mediante 

las cuales se informa que fue registrado el embargo sobre el inmueble con MI 

001-624300. 

 

Se expide el correspondiente despacho comisorio para la diligencia de 

secuestro. 

 

 
NOTIFIQUESE, 
 
 
 
 

CAROLINA GONZALEZ RAMIREZ 

JUEZ 

 

 
 

 

AMUNERAVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADOS ELECTRONICOS N° 046 

fijados el 19 DE MARZO DE 2021 
 



Re: Oficio 0489/2020/00181

Oficina de Registro Medellin Zona Sur <ofiregismedellinsur@Supernotariado.gov.co>
Sáb 05/09/2020 10:46
Para:  Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j02cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (79 KB)
2020-32408.pdf;

Buenos días

Según el hilo del correo, se les envía archivo adjunto del formulario de inscripción del oficio Nro. 489, el
cual fue registrado con el turno 2020-32408, toda vez que el turno 2020-33796 ingresó después y ya
había sido registrado con el turno 2020-32408.

Favor confirmar recibo.

De: Oficina de Registro Medellin Zona Sur <ofiregismedellinsur@Supernotariado.gov.co>
Enviado: sábado, 29 de agosto de 2020 12:35 p. m.
Para: Juzgado 02 Civil Municipal - An�oquia - Itagui <j02cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: Oficio 0489/2020/00181
 
Se envía adjunto del mayor valor a pagar.

De: Oficina de Registro Medellin Zona Sur <ofiregismedellinsur@Supernotariado.gov.co>
Enviado: sábado, 29 de agosto de 2020 12:14 p. m.
Para: Juzgado 02 Civil Municipal - An�oquia - Itagui <j02cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: Oficio 0489/2020/00181
 

Señores		
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL  DE ORALIDAD 
ITAGUI 
 
Asunto: Respuesta solicitud con radicado Nro. 489/2020/00181 del 13 marzo de 2020. 
 
 
En respuesta a la solicitud de radicación del Oficio N° 489 del 13 de marzo de 2020, se advierte que la
Instrucción Administrativa N° 12 del 30 de junio de 2020 de la Superintendencia de Notariado y Registro
(SUPERNOTARIADO), por medio de la cual se modificó la Instrucción Administrativa N° 8 del 12 de junio
de la misma entidad, expresa que: 
 
“Para los actos que siendo objeto de inscripción solo tienen como requisito el pago de los derechos de
registro, como el caso de las medidas cautelares, se les debe dar trámite dentro del proceso de registro
generando el recaudo correspondiente por mayor valor”. 
 
Corolario de lo anterior, se le advierte que el ciudadano que solicitó la medida, debe acercarse de
manera personal a la Oficina de Registro, para cancelar los derechos de registro, adicionalmente, en
caso de requerir un certificado de libertad y tradición donde conste el registro de la medida, deberá



J

solicitarlo con su respectivo cobro, a través de la página de la Superintendencia de Notariado y
Registro. 
 
Se advierte que de conformidad con el Decreto 2280 del 23 de junio de 2008, (teniendo en cuenta todas
las normas que lo modifican, adicionan y/o complementan) los interesados cuentan con un plazo de dos
(2) meses para cancelar el mayor valor, una vez expedida la nota devolutiva. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 OLGA CECILIA TAMAYO MANCO 
Secretaria 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

De: Oficina de Registro Medellin Zona Sur <ofiregismedellinsur@Supernotariado.gov.co>
Enviado: miércoles, 15 de julio de 2020 7:23 p. m.
Para: Juzgado 02 Civil Municipal - An�oquia - Itagui <j02cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: Oficio 0489/2020/00181
 
 

Buenas tardes

En atención al correo recibido, se les informa que el oficio  nro.  489 del 13 de maRZO
de 2020, se radicadó en esta oficina de registro con el turno 2020-32408, por lo cual
deberá el interesado acercarse a esta oficina para pagar los derechos de registro por
valor de  $ 31.000 según resolución 6610 del 27 de mayo de 2020 emi�da por la
Superintendencia de Notariado y Registro, una vez se levante la suspensión de
términos y la no prestación del servicio registral, la cual se encuentra suspendida por
resolución Nro. 5588 del 14 de julio de 2020 hasta tanto no se emita un acto
administra�vo de levantamiento de esta medida, también emi�da por la
Superintendencia de Notariado y Registro. 

Se les aclarar que según instrucción administra�va nro. 12 de 2020, emi�da por la
Superintendencia de Notariado y Registro, la radicación de actos, �tulos y
documentos sujetos a registro siendo objetos de inscripción, remi�dos por
autoridades judiciales a través de correos electrónicos sólo �enen como requisito el
pago de los derechos de registro, el cual será generado el recaudo por mayor valor.

Por lo anterior deberán estar atentos para realizar el respec�vo pago cuando se
levante la suspensión de la prestación del servicio registral. 

Favor confirmar recibo. 

�

Responder Reenviar



De: Juzgado 02 Civil Municipal - An�oquia - Itagui <j02cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 10 de julio de 2020 3:50 p. m.
Para: Oficina de Registro Medellin Zona Sur <ofiregismedellinsur@Supernotariado.gov.co>
CC: gabrielupegui1@une.net.co <gabrielupegui1@une.net.co>
Asunto: RV: Oficio 0489/2020/00181
 

Cordial Saludo, 

En cumplimiento a la Instrucción Administra�va N°08 del 12 de junio de 2020, se remite oficio para lo
per�nente

De: Juzgado 02 Civil Municipal - An�oquia - Itagui
Enviado: viernes, 10 de julio de 2020 3:48 p. m.
Para: ofiregismedellinsur@supernotariado.gov.co <ofiregismedellinsur@supernotariado.gov.co>
Cc: gabrielupegui1@une.net.co <gabrielupegui1@une.net.co>
Asunto: Oficio 0489/2020/00181
 
Cordial Saludo, 

En cumplimiento a la Instrucción Administra�va N°08 del 12 de junio de 2020, se remite oficio para lo
per�nente

Atentamente,

Supernotariado
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de
Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener,



imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias
legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha
recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridad.informacion@supernotariado.gov.co
y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o
información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y
está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente
responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para
revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido
este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la
amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.
























































