17/5/22, 10:07 Correo: Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - Itagui - Outlook

RV: 02 CM Itagiii 2016 - 556 Memorial Liquidacion y Titulos JFK

Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 15/03/2022 8:51

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j02cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos dias reenvio memorial radicado 2016-00556, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

FLAVIO RAFAEL RAMIREZ GONZALES
Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Conscjo Superior de la Judicatura JUZGADOS DE ITAGUI-ANTIOQUIA

BREpHPH A e ORI csadjitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

L +57-4377-23-T1
r& CAR 52 # 51-40 ED C.AM.I P.1 TORRE-A ITAGU ANTIOQUIA

De: Jorge Bedoya Vllla <jorgebedoyavilla@gmail.com>

Enviado: martes, 15 de marzo de 2022 8:11

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - ltagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: 02 CM Itagiii 2016 - 556 Memorial Liquidacién y Titulos JFK

Buen dia,
Cordial saludo,

Remito memorial correspondiente al proceso de la referencia.
Cordialmente,

—————————— Forwarded message ---------

De: Depositos Judiciales Centro Servicios - Itagui - Seccional Medellin
<depjudcseritagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Date: mié, 2 feb 2022 a las 11:50

Subject: RE: Reporte de Titulos

To: jorgebedoyavilla <jorgebedoyavilla@gmail.com>

Adjunto relacion de depdsitos por Usted solicitado.

Esta unidad es un centro de apoyo a los juzgados, aca no se toman decisiones judiciales.

Cordialmente,

GILBERTO ESTRADA ANGEL

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADcxMmQ4YmYwLTI3ODctNDISMi0SY ThkLTUWMjA2ZDYONGZIMWAQAN8B2kFMH355Lt0jABC%2F To91%3D 12
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Asistente Administrativo
Centro de Servicios Administrativos - Juzgados Itagui

De: Jorge Bedoya Vllla <jorgebedoyavilla@gmail.com>

Enviado: miércoles, 2 de febrero de 2022 8:01 a. m.

Para: Depositos Judiciales Centro Servicios - Itagui - Seccional Medellin
<depjudcseritagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Reporte de Titulos

Buen dia Don Gilberto,

Solicito de su colaboracion a fin de remitir reporte de dineros, CONSTITUTIVOS Y PAGADOS del
proceso:

2° Civil Municipal de Itagiii 2016 - 556

Muchas Gracias,

Jorge Hernan Bedoya Villa

Abogado Titulado U de M

Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social U.P.B.
Cel. 311 355 44 42

Jorge Hernan Bedoya Villa

Abogado Titulado U de M

Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social U.P.B.
Cel. 311 355 44 42
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JORGE HERNAN BEDOYA VILLA
Abogado Titulado - Universidad de Medellin

SENOR

JUEZ SEGUNDO CIVL MUNICIPAL DE ITAGUI

E.S.D.

Asunto : Liquidacién de Crédito
Proceso : Ejecutivo

Demandante : Cooperativa Financiera JFK
Demandado : Marta Isabel Zaldua
Radicado : 2016 - 556

Folios :

JORGE HERNAN BEDOYA VILLA, mayor de edad, domiciliado en Medellin, abogado en ejercicio e
identificado con cédula de ciudadania No.1.017.123.889 de Medellin y Tarjeta Profesional No. 175.799
del C. S. de la J.; me permito allegar actualizacién de la liquidacion de crédito, de conformidad con el
articulo 446 del Codigo General del Proceso; partiendo de la liquidacion aprobada por el Juzgado
el pasado 23 de abril de 2021 y, teniendo en cuenta el reporte de titulos constituidos remitido

por la oficina de apoyo judicial.

Asi las cosas, una vez aprobada la liquidacion, solicito respetuosamente se proceda ordenar la entrega
de los dineros a favor de la entidad demandante, y que dicha orden de pago, sea abonada a la Cuenta
de Ahorros N°0-132-30-12753-5 Banco Agrario de Colombia, cuyo titular es la Cooperativa
Financiera John F. Kennedy, para lo cual se anexa a la presente solicitud el respectivo certificado

emitido por la entidad bancaria.

Ademas; solicito que dicha informacion de pago sea confirmada al correo

jorgebedoyavilla@gmail.com; junto con los formatos DJ04.

Téngase para los fines procesales pertinentes.

Cordialmente,

JORGE HERNAN BEDOYA VILLA
C.C. N0 1.017.123.889 de Medellin
T.P.No 175.799 del C. S. de la J.

Calle 49 N°50 - 21 Oficina 2503. Edificio del Café. Medellin — Antioquia
jorgebedoyavilla@gmail.com // jorge@bvabogados.com.co // TEL. 358 11 05 — 311 3554442




JORGE HERNAN BEDOYA VILLA
Abogado Titulado - Universidad de Medellin

LIQUIDACION DE CREDITO

lunes, 14 de marzo de 2022
Radicado: 2° Civil Municipal de Itaglii 2016 - 556

Mora Hasta
Mora TEA pactada, a mensual > (Hoy) 15-mar-22
Tasa mensual pactada > Comercial
Resultado tasa pactada o pedida >>Méaxima Consumo X
Saldo de capital, Fol. >> $1.952.933,96| Microc u Otros
ses en sentencia o liquidacién anterior, Fol. >> $0,00
Maxi
Vigencia i‘;‘:; M’Zis Tasa es't:fce‘;fz:]:a LIQUIDACION DE CREDITO
val Saldod
: . : aldo de
Desde Hasta Efec. |Autori Aplicable capitales, _Capltal diasiLiq Intereses Abonos Saldo de Capital més
Anual | zada cuotas uotros | Liquidable Intereses Interacas
24-abr-21 | 30-abr-21 1,5 1.952.933,96 0,00 Valor FI 0,00 1.952.933,96
24-abr21  30-abr-21 17,31% 194% 1942% 1.952.9339 | 7 8.85047 8.85047 1.961.784,43
1-may-21 31-may-21 1722% 1,93% 1,933% 1.952.93396 | 30 37.752,70 46.603,18 1.999.537,14
1-jun-21  30-jun-21 17,21% 193% 1,932% 1.952.9339 | 30 37.73293 84.336,11 2.037.270,07
1-jul-21  31-jul-21 17,18% 1,93% 1,929% 1.952.93396 | 30 37.67359 122.009,69 2.074.943,65
1-ago-21 31-ago-21 1724% 194% 1,935% 1.952.933,96 | 30 37.792,25 272558 T.P (112.756,06) 1.840.177,90
1-sep-21  30-sep-21 17,19% 193% 1,930% 1.840.177,90 | 30 35.517,08 272.558 T.P (237.040,92) 1.603.136,98
1-oct-21  31-oct-21 17,08% 192% 1,919% 1.603.136,98 | 30 30.763,24 272558 T.P (241.794,76) 1.361.342,22
1-nov-21 30-nov-21 17,27% 194% 1,938% 1.361.342,22 | 30 26.385,39 272558 T.P (246.172,61) 1.115.169,61
1-dic-21  31-dic-21 17,46% 196% 1,957% 1.115.16961 | 30 21.828,31 272558 T.P (250.729,69) 864.439,92
l-ene-22 3l-ene-22 17,66% 1,98% 1978% 864.439,92 { 30 17.094,95 309.295 T.P (292.200,05) 572.239,87
1-feb-22  28-feb-22 1830% 2,04% 2,042% 572.239,87 { 30 11.684,27 11.684,27 583.924,15
1-mar-22 15-mar-22 1847% 2,06% 2,059% 572.239.87 i 15 5.890,77 17.575,05 589.814,92
Resultados >> 0 [ s0896596] 167208500 | 17.575,05]  589.814,92]
CAPITAL 572.239,87
SALDO DE INTERESES 17.575,05
TOTAL CAPITAL MAS INTERESES ADEUDADOS 589.814,92
COSTAS -

GRAN TOTAL 589.814,92

CONVENCIONES

Ab. = Abono Extraprocesal
T.E. = Tftulo Entregado
T.P. = Titulo Pendiente
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JORGE HERNAN BEDOYA VILLA
Abogado Titulado - Universidad de Medellin

€ barco Agarin de Coomsa
El Banco que hoce crecer el campo
Nit : $00.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: COOPERATIVA FINANCIERA JOHN
F. KENNEDY, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 8909074890, se encuenira
vinculado(a) con nuestra entidad en el producte de: AHO - CUENTAS AHORROS,
numero 0-132-30-12753-5, con una antigiiedad de DIEZ ¥ OCHO ( 18 ) afio(s).

Se expide en MEDELLIN, a los ocho (08) dias del mes de junio de 2021, con
destino a: A QUIEN PUEDA INTERESAR

None

DIRECTOR (A) OFICINA
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REPUBLICA DE COLOMBIA
Fecha : 02/02/2022

(dd/mm/aaaa)
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
REPORTE GENERAL POR PROCESO
RADICADO No. 05360400300220160055600
JUZGADO MUNICIPAL CIVIL 002 ITAGUI (ANTIOQUIA)
Beneficiario : 053604003002 JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUI
No. de Orden No. de Depésito Fecha Estado Valor
Constitucion
9413590000378699 PAGADO
413590000378699
13/03/2017 121.262,00
9413590000381781 PAGADO
413590000381781
18/04/2017 283.099,00
9413590000384720 PAGADO
413590000384720
19/05/2017 315.836,00
9413590000461619 PAGADO
413590000461619
17/04/2019 315.926,00
9413590000464124 PAGADO
413590000464124
08/05/2019 334.559,00
9413590000468607 PAGADO
413590000468607
10/06/2019 243.052,00
9413590000472490 PAGADO
413590000472490
05/07/2019 477.641,00
9413590000477069 PAGADO
413590000477069
05/08/2019 304.333,00
9413590000482043 PAGADO
413590000482043
09/09/2019 312.614,00
9413590000487208 PAGADO
413590000487208
09/10/2019 302.263,00
9413590000492341 PAGADO
413590000492341
12/11/2019 342.012,00
9413590000496876 PAGADO
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413590000496876
06/12/2019 394.183,00
9413590000504039 PAGADO
413590000504039
16/01/2020 545.332,00
9413590000507919 PAGADO
413590000507919
10/02/2020 706.360,00
9413590000579559 Constituido
413590000579559
24/08/2021 272.558,00
9413590000585500 Constituido
413590000585500
23/09/2021 272.558,00
9413590000588719 Constituido
413590000588719
21/10/2021 272.558,00
9413590000593128 Constituido
413590000593128
22/11/2021 272.558,00
9413590000596617 Constituido
413590000596617
15/12/2021 272.558,00
9413590000600877 Constituido
413590000600877
27/01/2022 309.295,00
TOTAL BENEFICIARIO : CANTIDAD: 20 VALOR: 6.670.557,00
TOTAL REPORTE : CANTIDAD: 20 VALOR: 6.670.557,00
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