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REPUBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
ITAGUI

Nueve de septiembre dos mil veintiuno

AUTO DE SUSTANCIACION N° 1183
RADICADO N° 2019-00969-00

Incorporese al expediente poder presentado por la parte demandante al
estudiante de derecho, JORGE LUIS GONZALEZ CALLE, a quien se le reconoce
personeria conforme los términos y facultades a €l conferidas.

Por ultimo, se corre traslado de la liquidacion del crédito presentada por la parte

actora a la parte demandada por el término de tres (3) dias.

NOTIFIQUESE,

Looac \

CATALINA MARIA SERNA ACOSTA

Juez

GML

Cadigo: F-ITA-G-09 Versién: 03



29/4/2021 Correo: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui - Outlook

RV: Liquidacion del crédito 2019-969

Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 9/04/2021 11:24 AM

Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j01cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (323 KB)
LIQUIDACION DE CREDITO.2019-969.pdf;

Buenos dias reenvio memorial radicado 2019-00969, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

o FLAVIO RAFAEL RAMIREZ GONZALES
Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Consejo Superior de la Judicatura JUZGADOS DE ITAGUI-ANTIOQUIA

AR ot csadjitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

L +97-4377-23-T1
r& CAR 52 # 51-40 ED C.AM. P.1 TORRE-A ITAGUI ANTIDQUIA

De: JORGE LUIS GONZALEZ CALLE <jorge.gonzalez.599@unisabaneta.edu.co>

Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 11:18

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Fwd: Liquidacion del crédito 2019-969

—————————— Forwarded message ---------

De: JORGE LUIS GONZALEZ CALLE <jorge.gonzalez.599@unisabaneta.edu.co>
Date: vie, 9 abr 2021 a las 11:13

Subject: Liquidacion del crédito 2019-969

To: <j0T1cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

SENOR
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE ITAGUI

E.S.D

RADICADO: 05360400300120190096900
DEMANDANTE: JENRY ALONSO PALACIO MONTOYA
DEMANDADO: ALBA GLADYS PATINO ECHAVARRIA
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

ASUNTO: LIQUIDACION DE CREDITO

https://outlook.office.com/mail/AAMKADU20DFhY2YWLTk1YzktNDE1Ny1hMmVILWE20TY4NjY4AM2JkMgAuAAAAAABZaAbOWwWwWSTYILCFQAQDBLK...  1/2
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29/4/2021 Correo: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui - Outlook
JORGE LUIS GONZALEZ CALLE, apoderado de la parte actora dentro del proceso de la
referencia me permito allegar al despacho la liquidacion actualizada al mes de marzo; para

continuar con el tramite normal del proceso y la misma sea puesta en traslado de conformidad
con el articulo 446 del CGP.

Att. Jorge Luis Gonzalez Calle
CC. 71.948.599
Correo: jorge.gonzalez.599@unisabaneta.edu.co
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SENOR
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE ITAGUI
E.S.D

RADICADO: 05360400300120190096900
DEMANDANTE: JENRY ALONSO PALACIO MONTOYA
DEMANDADO: ALBA GLADYS PATINO ECHAVARRIA
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

ASUNTO: LIQUIDACION DE CREDITO

JORGE LUIS GONZALEZ CALLE, apoderado de la parte actora dentro del proceso de la
referencia me permito allegar al despacho la liquidacion actualizada al mes de marzo; para
continuar con el tramite normal del proceso y la misma sea puesta en traslado de conformidad con
el articulo 446 del CGP.

LIQUIDACION DE CREDITO

Plazo TEA pactada, a mensual >>> | Plazo Hasta
Tasa mensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >> | Maxima
Mora TEA pactada, a mensual >>> | Mora Hasta (Hoy) 29-mar-21
Tasa mensual pactada >>> Comercial X
Resultado tasa pactada o pedida >> | Maxima Consumo

Saldo de capital, Fol. >> Microc u Ot

Intereses en sentencia o liquidacion anterior, Fol. >>

Vigencia Brio. Cte. M::éf:l Tasa es'tgsfgtlﬁrf\rr‘]a LIQUIDACION DEL CREDITO
Desde Hasta Efec. Anual | Autorizada | Aplicable Cuc():'ﬁ’:\psltl?lgtsrbS Ii(g:tir(;l;?)lle Dias Intereses
30-nov- | 30-nov-

17 17 1,5 22.000.000,00 0,00
30-nov-17 30-nov-17  20,96%  2,30% 2,304% 22.000.000,00 1 16.898,33
1-dic-17 31-dic-17  20,77%  2,29% 2,286% 22.000.000,00 30 502.879,01
1-ene-18 3l-ene-18  20,69%  2,28% 2,278% 22.000.000,00 30 501.162,54
1-feb-18 28-feb-18  21,01%  2,31% 2,309% 22.000.000,00 30 508.019,79
1-mar-18 31marl8  20,68%  2,28% 2,277% 22.000.000,00 30 500.947,88
1-abr-18 30-abr-18  20,48%  2,26% 2,257% 22.000.000,00 30 496.649,95
1-may-18 31-mayl8  20,44%  2,25% 2,254% 22.000.000,00 30 495.789,28
1-un-18 30-un-18  20,28%  2,24% 2,238% 22.000.000,00 30 492.342,97




1-jul-18
1-ago-18
1-sep-18
1-oct-18
1-nov-18
1-dic-18
1l-ene-19
1-feb-19
1-mar-19
1-abr-19
1-may-19
1-jun-19
1-jul-19
1l-ago-19
1-sep-19
1-oct-19
1-nov-19
1-dic-19
1l-ene-20
1-feb-20
1-mar-20
1-abr-20
1-may-20
1-jun-20
1-jul-20
1-ago-20
1-sep-20
1-oct-20
1-nov-20
1-dic-20
1l-ene-21
1-feb-21
1-mar-21

31-jul-18
31-ago-18
30-sep-18
31-oct-18
30-nov-18
31-dic-18
31l-ene-19
28-feb-19
31-marl9
30-abr-19
31-mayl19
30-jun-19
31-jul-19
31-ago-19
30-sep-19
31-oct-19
30-nov-19
31-dic-19
31-ene-20
29-feb-20
31-mar20
30-abr-20
31-may20
30-jun-20
31-jul-20
31-ago-20
30-sep-20
31-oct-20
30-nov-20
31-dic-20
31l-ene-21
28-feb-21
29-mar21

20,03%
19,94%
19,81%
19,63%
19,49%
19,40%
19,16%
19,70%
19,37%
19,32%
19,34%
19,30%
19,28%
19,32%
19,32%
19,10%
19,03%
18,91%
18,77%
19,06%
18,95%
18,69%
18,19%
18,12%
18,12%
18,29%
18,35%
18,09%
17,84%
17,46%
17,32%
17,54%
17,41%

2,21%
2,20%
2,19%
2,17%
2,16%
2,15%
2,13%
2,18%
2,15%
2,14%
2,15%
2,14%
2,14%
2,14%
2,14%
2,12%
2,11%
2,10%
2,09%
2,12%
2,11%
2,08%
2,03%
2,02%
2,02%
2,04%
2,05%
2,02%
2,00%
1,96%
1,94%
1,97%
1,95%

2,213%
2,205%
2,192%
2,174%
2,160%
2,151%
2,128%
2,181%
2,148%
2,143%
2,145%
2,141%
2,139%
2,143%
2,143%
2,122%
2,115%
2,103%
2,089%
2,118%
2,107%
2,081%
2,031%
2,024%
2,024%
2,041%
2,047%
2,021%
1,996%
1,957%
1,943%
1,965%
1,952%

22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29

486.946,45
485.000,21
482.185,71
478.282,28
475.241,13
473.283,70
468.054,72
479.801,17
472.630,81
471.542,19
471.977,71
471.106,59
470.670,88
471.542,19
471.542,19
466.745,38
465.216,75
462.593,59
459.528,97
465.872,02
463.468,35
457.775,68
446.783,43
445.239,78
445.239,78
448.986,62
450.307,39
444.577,85
439.053,47
430.627,64
427.514,59
432.404,39
415.199,17

ATT: JORGE LUIS GONZALEZ CALLE
CC. 71948599
Correo: jorge.gonzalez.599@unisabaneta.edu.co — notificaciones.consultorio@unisabaneta.edu.co

Resultados >>

22.000.000,00

18.711.632,54 |

SALDO DE CAPITAL
SALDO DE INTERESES

TOTAL CAPITAL MAS INTERESES ADEUDADOS ‘

$22.000.000,00
$18.711.632,54

$40.711.632,54 |



mailto:jorge.gonzalez.599@unisabaneta.edu.co
mailto:notificaciones.consultorio@unisabaneta.edu.co




