
 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

Rama Judicial 
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD 

ITAGÜÍ 

Código: F-ITA-G-09  Versión: 03 

 
Veintiséis de agosto de dos mil veintiuno 

 
AUTO SUSTANCIACIÓN Nº 1107 
RADICADO N° 2018-00098-00 
 
En conocimiento de las partes, respuesta emitida por el Cajero Pagador 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, para los fines pertinentes. 

 

De otro lado, de la liquidación del crédito aportada por la parte actora, se corre 

traslado a la parte demandada, por el término de tres (3) días, de conformidad 

con lo señalado en el art. 446 del C.G.P. 

 

Se EXHORTA a los interesados, que previo a solicitar entrega de títulos 

judiciales, soliciten al correo  depjudcseritagui@cendoj.ramajudicial.gov.co, la 

correspondiente relación, a fin de verificar la existencia de dineros disponibles 

para entrega. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 
CATALINA MARÍA SERNA ACOSTA 

JUEZ  
 

a.g. 

 
 
 

mailto:depjudcseritagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
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RV: Comunicación # 0211 ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia

Juzgado 01 Penal Municipal - Antioquia - Itagui <j01pmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 22/02/2021 1:29 PM
Para:  Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j01cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>; ADRIANA MARIA
MARTINEZ BENITEZ <archivoadmon.hdea@yahoo.com>; jorgebedoyavilla <jorgebedoyavilla@gmail.com>; SUBGERENCIA
FINANCIERA <subgefinanciera.hdea@gmail.com>

1 archivos adjuntos (3 MB)
Comunicación # 0211 INT .pdf;

Buenas tardes, cordial saludo:

Reenviamos comunicado al Juzgado Primero Civil Municipal de Itagüí, ya que por error fue allegado a
este despacho penal.

Cordialmente,

BIBIANA OSORIO UPEGUI
Secretaria

De: ADRIANA MARIA MARTINEZ BENITEZ <archivoadmon.hdea@yahoo.com> 
Enviado: lunes, 22 de febrero de 2021 12:53 p. m. 
Para: Juzgado 01 Penal Municipal - An�oquia - Itagui <j01pmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
jorgebedoyavilla <jorgebedoyavilla@gmail.com> 
Cc: SUBGERENCIA FINANCIERA <subgefinanciera.hdea@gmail.com> 
Asunto: Comunicación # 0211 ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de An�oquia
 
Buena tarde enviamos Comunicación # 0211 ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de
Antioquia. 

Solicito amablemente confirmar recibido

Cordialmente,

Adriana María Martinez Benitez 
Auxiliar Administrativa
archivoadmon.hdea@yahoo.com
Teléfono: 8531020 ext 189  

Correo Institucional   info@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co
"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga,

distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la ESE Hospital San Juan de Dios , pues su contenido puede ser de

carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la

envió y borre este material de su computador." 
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RV: 01 CM Itagüí 2018 - 98 Memorial Liquidación

Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 27/07/2021 9:04 AM
Para:  Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j01cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (177 KB)
01 CM Itagüí 2018 - 98 Memorial Liquidación.pdf;

Buenos días reenvío memorial radicado 2018-00098, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
Cordialmente, 




De: Jorge Bedoya VIlla <jorgebedoyavilla@gmail.com>

Enviado: martes, 27 de julio de 2021 8:45

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: 01 CM Itagüí 2018 - 98 Memorial Liquidación
 
Buen día,
Cordial Saludo,

Remito memorial correspondiente al proceso de la referencia.

Cordialmente, 

-- 

Jorge Hernán Bedoya Villa
Abogado Titulado U de M
Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social U.P.B.
Cel. 311 355 44 42



 JORGE HERNÁN BEDOYA VILLA 
Abogado Titulado – Universidad de Medellín 

 

Calle 49 N° 50 – 21 Oficina. 2208. Edificio Del Café. TEL 479 87 35 – 311 3554442 
jorgebedoyavilla@gmail.com - Medellín – Antioquia 

 

SEÑOR 
JUEZ PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
E.S.D. 
 
 
Asunto  : Liquidación de Crédito 
Proceso  : Ejecutivo 
Demandante  : Cooperativa Financiera JFK 
Demandado  : Jairo de Jesús Santana   
Radicado  : 2018 – 98  
Folios   :  
 

 

JORGE HERNÁN BEDOYA VILLA, mayor de edad, domiciliado en Medellín, abogado en 

ejercicio e identificado con cédula de ciudadanía No.1.017.123.889 de Medellín y Tarjeta 

Profesional No. 175.799 del C. S. de la J; me permito allegar actualización de la liquidación de 

crédito, de conformidad con el artículo 446 del Código General del Proceso. 

 

Así las cosas, una vez aprobada la liquidación, solicito respetuosamente se proceda ordenar 

la entrega de los dineros a favor de la entidad demandante, y que dicha orden de pago, sea 

abonada a la Cuenta de Ahorros N° 0-132-30-12753-5 Banco Agrario de Colombia, cuyo 

titular es la Cooperativa Financiera Jhon F. Kennedy, para lo cual se anexa a la presente 

solicitud el respectivo certificado emitido por la entidad bancaria. 

 

Además; solicito que dicha información de pago sea confirmada al correo 

jorgebedoyavilla@gmail.com; junto con los formatos DJ04. 

 

Téngase para los fines procesales pertinentes. 

 

Cordialmente,  

 

 
JORGE HERNÁN BEDOYA VILLA   
C.C. No 1.017.123.889 de Medellín  
T. P. No 175.799 del C. S. de la J.

mailto:jorgebedoyavilla@gmail.com
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Abogado Titulado – Universidad de Medellín 
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Radicado:

Plazo Hasta 1-mar-99

14-mar-99

Máxima 1-ene-07

Mora Hasta

(Hoy) 31-jul-21 4-ene-07

Comercial

Máxima Consumo

Microc u Otros X

Brio. 

Cte.

Máxim

a 

Mensu

al 

Tasa

 Inserte en 

esta 

columna 

Desde Hasta
Efec. 

Anual

A uto riza

da
Aplicable

 capitales, 

cuotas u 

otros 

Capital Liquidable días Liq Intereses
 Saldo de 

Intereses 

 Saldo de Capital 

más Intereses 

1-mar-20 31-mar-20 1,5 3.736.085,00 1.470.321,82 Valor Fl 1.470.321,82 5.206.406,82

1-mar-20 31-mar-20 36,53% 3,71% 3,708% 3.736.085,00 30 138.541,33    1.608.863,15 5.344.948,15 

1-abr-20 30-abr-20 37,05% 3,75% 3,752% 3.736.085,00 30 140.164,58    1.749.027,74 5.485.112,74 

1-may-20 31-may-20 37,05% 3,75% 3,752% 3.736.085,00 30 140.164,58    1.889.192,32 5.625.277,32 

1-jun-20 30-jun-20 37,05% 3,75% 3,752% 3.736.085,00 30 140.164,58    2.029.356,90 5.765.441,90 

1-jul-20 31-jul-20 34,16% 3,51% 3,508% 3.736.085,00 30 131.046,77    2.160.403,67 5.896.488,67 

1-ago-20 31-ago-20 34,16% 3,51% 3,508% 3.736.085,00 30 131.046,77    2.291.450,44 6.027.535,44 

1-sep-20 30-sep-20 34,16% 3,51% 3,508% 3.736.085,00 30 131.046,77    2.612.575      T.E (190.077,79) 3.546.007,21 

1-oct-20 31-oct-20 37,72% 3,81% 3,807% 3.546.007,21 30 135.008,22    135.008,22 3.681.015,44 

1-nov-20 30-nov-20 37,72% 3,81% 3,807% 3.546.007,21 30 135.008,22    270.016,45 3.816.023,66 

1-dic-20 31-dic-20 37,72% 3,81% 3,807% 3.546.007,21 30 135.008,22    405.024,67 3.951.031,89 

1-ene-21 31-ene-21 37,72% 3,81% 3,807% 3.546.007,21 30 135.008,22    540.032,90 4.086.040,11 

1-feb-21 28-feb-21 37,72% 3,81% 3,807% 3.546.007,21 30 135.008,22    675.041,12 4.221.048,33 

1-mar-21 31-mar-21 37,72% 3,81% 3,807% 3.546.007,21 30 135.008,22    810.049,34 4.356.056,56 

1-abr-21 30-abr-21 38,42% 3,87% 3,865% 3.546.007,21 30 137.058,95    947.108,30 4.493.115,51 

1-may-21 31-may-21 38,42% 3,87% 3,865% 3.546.007,21 30 137.058,95    1.084.167,25 4.630.174,46 

1-jun-21 30-jun-21 38,42% 3,87% 3,865% 3.546.007,21 30 137.058,95    1.221.226,20 4.767.233,42 

1-jul-21 31-jul-21 38,14% 3,84% 3,842% 3.546.007,21 30 136.240,17    1.357.466,37 4.903.473,58 

Resultados >> 2.309.641,76 2.612.575,00 1.357.466,37 4.903.473,58

3.546.007,21

1.357.466,37

4.903.473,58

T.E. = Título Entregado

Ab. = Abono Extraprocesal

Plazo TEA pactada, a mensual >>>

Tasa  mensual pactada             >>>

CAPITAL

SALDO DE INTERESES

TOTAL CAPITAL MÁS INTERESES ADEUDADOS

Resultado tasa pactada o pedida >>

Resultado tasa pactada o pedida >>

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Mora TEA pactada, a mensual >>>

Tasa  mensual pactada             >>>

Saldo de capital, Fol.  >>

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

martes, 27 de julio de 2021
Juez 1° Civil Municipal de Itagüí 2018 - 98

CONVENCIONES

Intereses en sentencia o liquidación anterior, Fol.  >>

Vigencia

Abonos

mailto:jorgebedoyavilla@gmail.com
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