26/11/2020 Correo: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui - Outlook

RV: ACTUALIZACION DEL CREDITO:CONFIAR VS ELMER YEISON CARDONA Y OTRO RAD
2019-00753

Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 17/11/2020 8:31 AM

Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j01cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[I]J 2 archivos adjuntos (71 KB)
ELMER YESION CARDONA Y OTRO.pdf; ACTUALIZACION ELMER YEISON CARDONA pdf;

Buenos dias reenvio memorial radicado 2019-00753, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

FLAVIO RAFAEL RAMIREZ GONZALES
Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Conscjo Superior de la Judicatura JUZGADOS DE ITAGUI-ANTIOQUIA

Republica de Colombia

csadjitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
L +57-4377-23-1 .
r& CAR 52 # 51-40 ED C.AM. P.1 TORRE-A ITAGUI ANTIDQUIA

De: Isabel Cristina <titicorrea03@gmail.com>

Enviado: martes, 17 de noviembre de 2020 8:04

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: ACTUALIZACION DEL CREDITO:CONFIAR VS ELMER YEISON CARDONA Y OTRO RAD 2019-00753

Cordial saludo.

En el proceso de la referencia, agradezco tener en cuenta la siguiente actualizacién del
crédito.

Atentamente,

Isabel Cristina Correa G.
Abogada

—————————— Forwarded message ---------

De: Angie Rodriguez Botero <angiekte@hotmail.com>

Date: vie., 13 de nov. de 2020 a la(s) 14:58

Subject: ACTUALIZACION DEL CREDITO:CONFIAR VS ELMER YEISON CARDONA Y OTRO RAD 2019-
00753

To: Isabel Cristina <titicorrea03@gmail.com>
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Medellin, 13 de noviembre de 2020

SENORES:
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
ITAGUI- ANT.

REF: Ejecutivo

DTE: Confiar Cooperativa Financiera
DDO: Elmer Yeison Cardona y otro
RDO: 2019-00753

ASUNTO: ACTUALIZACION DE LA LIQUIDACION DE CREDITO

En mi condiciéon de endosataria para el cobro en el asunto de la referencia,
respetuosamente me permito allegarle la actualizacién de la liquidacién de crédito,
realizada por la suscrita donde se calcula el valor de la obligacion teniendo en
cuenta el capital, los intereses moratorios fijados por la superintendencia financiera,
conforme al auto que libr6 mandamiento de pago y al que ordend seguir adelante
con la ejecucion.

Atentamente,

ISABEL CRISTINA CORREA GALLEGO
TP# 183.661. C.S. de la J.



Plazo TEA pactada, a mensual >>>

Tasa mensual pactada

>>>

Juzgado 01 Civil Municipal de Itagui
Radicado:2019-00753
Liquidacion de crédito

‘Plazo Hasta

I

Resultado tasa pactada o pedida >> Maxima
Mora TEA pactada, a mensual >>> | Mora Hasta (Hoy) 13-nov-20
Tasa mensual pactada >>> Comercial X
Resultado tasa pactada o pedida >> Maxima Consumo
Saldo de capital, Fol. >> 5.451.972,00 |Microc u Otros
Intereses en sentencia o liguidacién anterior, Fol. >>
Vigencia Brio. Cte.| M&ima | r,o, | Inserteen esta LIQUIDACION DE CREDITO
Mensual columna
Desde Hasta Efec. Anual | Autorizada | Aplicable eapliElizs, CUies Capital Liquidable | dias Interesgs e_n'esta Abonos Saldo de Saldo de Capital més
u otros Liguidacion Intereses Intereses
12-feb-19 28-feb-19 1,5 5.451.972,00 Valor Folio 0,00 5.451.972,00
12-feb-19 28-feb-19 19,70% 2,18% 2,181% 5.451.972,00 19 75.305,13 75.305,13 5.527.277,13
1-mar-19 31-mar-19 19,37% 2,15% 2,148% 5.451.972,00 30 117.125,91 192.431,04 5.644.403,04
1-abr-19 30-abr-19 19,32% 2,14% 2,143% 5.451.972,00 30 116.856,13 309.287,17 5.761.259,17
1-may-19 31-may-19 19,34% 2,15% 2,145% 5.451.972,00 30 116.964,06 426.251,23 5.878.223,23
1-jun-19 30-jun-19 19,30% 2,14% 2,141% 5.451.972,00 30 116.748,18 542.999,40 5.994.971,40
1-jul-19 31-jul-19 19,28% 2,14% 2,139% 5.451.972,00 30 116.640,20 659.639,61 6.111.611,61
1-ago-19 31-ago-19 19,32% 2,14% 2,143% 5.451.972,00 30 116.856,13 776.495,74 6.228.467,74
1-sep-19 30-sep-19 19,32% 2,14% 2,143% 5.451.972,00 30 116.856,13 893.351,87 6.345.323,87
1-oct-19 31-oct-19 19,10% 2,12% 2,122% 5.451.972,00 30 115.667,40 1.009.019,26 6.460.991,26
1-nov-19 30-nov-19 19,03% 2,11% 2,115% 5.451.972,00 30 115.288,58 1.124.307,84 6.576.279,84
1-dic-19 31-dic-19 18,91% 2,10% 2,103% 5.451.972,00 30 114.638,51 1.238.946,35 6.690.918,35
1-ene-20 31-ene-20 18,77% 2,09% 2,089% 5.451.972,00 30 113.879,05 1.352.825,40 6.804.797,40
1-feb-20 29-feb-20 19,06% 2,12% 2,118% 5.451.972,00 30 115.450,96 1.468.276,37 6.920.248,37
1-mar-20 31-mar-20 18,95% 2,11% 2,107% 5.451.972,00 30 114.855,29 1.583.131,66 7.035.103,66
1-abr-20 30-abr-20 18,69% 2,08% 2,081% 5.451.972,00 30 113.444,56 1.696.576,22 7.148.548,22
1-may-20 31-may-20 18,19% 2,03% 2,031% 5.451.972,00 30 110.720,49 1.807.296,70 7.259.268,70
1-jun-20 30-jun-20 18,12% 2,02% 2,024% 5.451.972,00 30 110.337,95 1.917.634,65 7.369.606,65
1-jul-20 31-jul-20 18,12% 2,02% 2,024% 5.451.972,00 30 110.337,95 2.027.972,59 7.479.944,59
1-ago-20 31-ago-20 18,29% 2,04% 2,041% 5.451.972,00 30 111.266,48 2.139.239,07 7.591.211,07
1-sep-20 30-sep-20 18,35% 2,05% 2,047% 5.451.972,00 30 111.593,79 2.250.832,86 7.702.804,86
1-oct-20 31-oct-20 18,09% 2,02% 2,021% 5.451.972,00 30 110.173,91 2.361.006,77 7.812.978,77
1-nov-20 13-nov-20 17,84% 2,00% 1,996% 5.451.972,00 13 47.148,78 2.408.155,54 7.860.127,54
2.408.155,54] 0,00] [ 2.408.155,54] 7.860.127,54]
SALDO DE CAPITAL 5.451.972,00
COSTAS 353.500,00
SALDO DE INTERESES 2.408.155,54
TOTAL CAPITAL MAS INTERESES ADEUDADOSl 8.213.627,54|
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