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RV: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO PARA EL PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUI

Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 14/09/2020 11:02 AM
Para:  Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j01cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (30 KB)
LIQUIDACION DE INTERESES, JANETH BONILLA FLOREZ, 2020.pdf; LIQUIDACION DE INTERESES JANETH BONILLA FLOREZ,
ITAGUI, 2020.xlsx;

Buenas días reenvío memorial radicado 2012-00633, para su conocimiento y fines pertinentes 

 
Cordialmente,  

De: Centro Servicios Administra�vos - An�oquia - Itagui <csadjitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 14 de sep�embre de 2020 10:57
Para: Recepcion Memoriales - An�oquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO PARA EL PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUI
 

Cordial saludo  
 
Reenvío información para su conocimiento y demás fines pertinentes.  
Cordialmente... 
 
Daniel Rivera Duque 
Citador 
C.S.A. Itagüí 

De: jorge ivan gomez jaramillo <jorgeivango@hotmail.es>
Enviado: lunes, 14 de sep�embre de 2020 10:51
Para: Centro Servicios Administra�vos - An�oquia - Itagui <csadjitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO PARA EL PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUI
 



SEÑORES  

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE  ITAGUI 

E.                      S.                         D. 

 

 

RADICADO No. 05360400300120120063300 

PROCESO EJECUTIVO 

DTE. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A 

DDA. JANETH BONILLA FLOREZ 

NUMERO DE FOLIOS 2 

ASUNTO: LIQUIDACION DEL CREDITO 

TELEFONO 3007737364 

 

 

JORGE IVAN GOMEZ JARAMILLO, en calidad de apoderado de la parte 

demandante, cordialmente manifiesto que presento la liquidación del 

crédito: 

 

Obligación por capital por valor de ------------------------------$ 7.778.226,00  

 

 Última liquidación  4  de septiembre de 2017-----------------$ 19.446.151,26 

 

Más los intereses legales de mora desde el 5 de septiembre de  

2017 al 14 de septiembre de 2020---------------------------------$ 6.276.432,61 

 

Total-----------------------------------------------------------------$ 25.722.583,87 

 

 

Anexo la liquidación de los intereses de mora. 

 

Atentamente, 

 

 
JORGE IVAN GOMEZ JARAMILLO 

T. P. No. 36.342 del C. S. J. 

C. C. No. 8.349.986 de Envigado. 

jorgeivango@hotmail.es 

Teléfono 3007737364 

 

mailto:jorgeivango@hotmail.es


Máxima

CAPITAL: $7.778.226,00

Brio. Cte. TASA

DESDE HASTA T. Efectiva
Efectiva Anual

1.5

Nominal 

Mensual
FINAL DÍAS INTERESES

5-sep-17 30-sep-17 21,98% 32,97% 2,40% 2,40% 26 161.991,33              

1-oct-17 31-oct-17 21,15% 31,73% 2,32% 2,32% 30 180.671,44              

1-nov-17 30-nov-17 21,15% 31,73% 2,32% 2,32% 30 180.671,44              

1-dic-17 31-dic-17 21,15% 31,73% 2,32% 2,32% 30 180.671,44              

1-ene-18 31-ene-18 20,68% 31,02% 2,28% 2,28% 30 177.112,99              

1-feb-18 28-feb-18 20,68% 31,02% 2,28% 2,28% 30 177.112,99              

1-mar-18 31-mar-18 20,68% 31,02% 2,28% 2,28% 30 177.112,99              

1-abr-18 24-abr-18 20,48% 30,72% 2,26% 2,26% 30 175.593,44              

1-may-18 31-may-18 19,33% 29,00% 2,14% 2,14% 30 166.793,44              

1-jun-18 30-jun-18 19,33% 29,00% 2,14% 2,14% 30 166.793,44              

1-jul-18 31-jul-18 19,33% 29,00% 2,14% 2,14% 30 166.793,44              

1-ago-18 31-ago-18 19,94% 29,91% 2,20% 2,20% 30 171.474,60              

1-sep-18 30-sep-18 19,81% 29,72% 2,19% 2,19% 30 170.479,52              

1-oct-18 31-oct-18 19,63% 29,45% 2,17% 2,17% 30 169.099,44              

1-nov-18 30-nov-18 19,49% 29,24% 2,16% 2,16% 30 168.024,22              

1-dic-18 31-dic-18 19,40% 29,10% 2,15% 2,15% 30 167.332,16              

1-ene-19 31-ene-19 19,16% 28,74% 2,13% 2,13% 30 165.483,43              

1-ene-19 31-ene-19 19,16% 28,74% 2,13% 2,13% 30 165.483,43              

1-feb-19 28-feb-19 19,70% 29,55% 2,18% 2,18% 30 169.636,45              

1-mar-19 31-mar-19 19,37% 29,06% 2,15% 2,15% 30 167.101,33              

1-abr-19 30-abr-19 19,32% 28,98% 2,14% 2,14% 30 166.716,44              

1-may-19 31-may-19 19,34% 29,01% 2,15% 2,15% 30 166.870,42              

1-jun-19 30-jun-19 19,30% 28,95% 2,14% 2,14% 30 166.562,43              

1-jul-19 31-jul-19 19,28% 28,92% 2,14% 2,14% 30 166.408,39              

1-ago-19 31-ago-19 19,32% 28,98% 2,14% 2,14% 30 166.716,44              

1-sep-19 30-sep-19 19,32% 28,98% 2,14% 2,14% 30 166.716,44              

1-oct-19 31-oct-19 19,00% 28,50% 2,11% 2,11% 30 164.248,30              

1-nov-19 30-nov-19 19,03% 28,55% 2,11% 2,11% 30 164.480,05              

1-dic-19 31-dic-19 18,91% 28,37% 2,10% 2,10% 30 163.552,61              

1-ene-20 31-ene-20 18,77% 28,16% 2,09% 2,09% 30 162.469,10              

Tasa nominal mensual pactada             >>>

LIQUIDACIONMáxima AutorizadaVIGENCIA

Resultado tasa pactada o pedida   >>>
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1-feb-20 29-feb-20 19,06% 28,59% 2,12% 2,12% 30 164.711,72              

1-mar-20 31-mar-20 18,95% 28,43% 2,11% 2,11% 30 163.861,89              

1-abr-20 30-abr-20 18,69% 28,04% 2,08% 2,08% 30 161.849,21              

1-may-20 31-may-20 18,19% 27,29% 2,03% 2,03% 30 157.962,84              

1-jun-20 30-jun-20 18,12% 27,18% 2,02% 2,02% 30 157.417,07              

1-jul-20 30-jul-20 18,12% 27,18% 2,02% 2,02% 30 157.417,07              

1-ago-20 31-ago-20 18,29% 27,44% 2,04% 2,04% 30 158.741,79              

1-sep-20 14-sep-20 18,35% 27,53% 2,05% 2,05% 14 74.297,42                

1120 6.276.432,61           

7.778.226,00           

Total Intereses

Capital

TOTAL: CAPITAL+INTERESES $14.054.658,61
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Buenos días, cordialmente presento la liquidación del crédito en el proceso ejecu�vo del BANCO
AGRARIO en contra de la señora JANETH  BONILLA FLOREZ , radicado No. 2012-00633.

Atentamente,

JORGE IVAN  GOMEZ JARAMILLO
jorgeivango@hotmail.es
Teléfono 3007737364


