REPUBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
ITAGUI

Nueve de diciembre de dos mil veinte

LIQUIDACION DE COSTAS

Agencias en derecho (fl. 33) $1.080.000
TOTAL $1.080.000
ALEXANDRA GUERRA MESA

Secretaria

REPUBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
ITAGUI
Nueve de diciembre de dos mil veinte

AUTO DE SUSTANCIACION N° 2182
RADICADO N¢°. 2020-00023-00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 366 del C. G. del P., se le imparte

aprobacion a la anterior liquidacion de costas elaborada por secretaria.

De otro lado, se corre traslado a la parte pasiva, por el término de tres (3)

dias (art. 446 CGP), de la liquidacion del crédito aportada por la parte actora.

En conocimiento de las parte, informe presentado por el cajero pagador de

Hermanas Franciscanas de Santa Clara.

NOTIFIQUESE,
CATALINA MARIA SERNA ACOSTA
JUEZ
a.g.

Cadigo: F-ITA-G-09 Versién: 02



27/11/2020 Correo: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui - Outlook

RV: 2020-00023 Solicitud Oficios

Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 18/11/2020 10:13 AM

Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j01cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 2 archivos adjuntos (333 KB)
LIQUIDACION DORISSOL CARDENAS 30 DIC.pdf; SOPORTE DE RETIRO SUBSISTEMAS.pdf;

Buenos dias reenvio memorial radicado 2020-00023, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

o FLAVIO RAFAEL RAMIREZ GONZALES
Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Conscjo Superior de la Judicatra JUZGADOS DE ITAGUI-ANTIOQUIA

AR ot csadjitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

L +97-4377-23-T1
r& CAR 52 # 51-40 ED C.AM. P.1 TORRE-A ITAGUI ANTIDQUIA

De: Angela Virzi Laccania <santaclaracopa@yahoo.es>

Enviado: miércoles, 18 de noviembre de 2020 8:41

Para: vallejopelaezabogados@gmail.com <vallejopelaezabogados@gmail.com>; Recepcion Memoriales -
Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui
<j01lcmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Santa Clara Direccion <direcciongeneralsantaclara@gmail.com>; Apoyo Santa Clara
<apoyosantaclara.girardota@gmail.com>

Asunto: Re: 2020-00023 Solicitud Oficios

Buenos dias

El Instituto de Hermanas Franciscanas de Santa Clara, informa que la sefiora Dorissol
Cardenas Mejia cc 1.036.604.276, no tiene ninguna relacion con el Instituto desde el 30 de
diciembre de 2019.

Favor realizar correccidon de la notificacion de embargo ya que no es procedente, teniendo en
cuenta que no existe relacion laboral alguna con la persona en referencia.

Para constancia se anexa liquidacion y soporte de retiro seguridad social.
Notificar el recibido de este correo.

Hna. Angela Virzi Laccania
Representante Legal

https://outlook.office.com/mail/AAMKADU20DFhY2YWLTk1YzktNDE1Ny1hMmVILWE20TY4NjY4AM2JkMgAuAAAAAABZaAbOWwWwWSTYILcFQAQDBLK...  1/3



LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE: DORISSOL CARDENAS MEJIA

FECHA DE INGRESO: 2/01/2019
FECHA DE CORTE: 30/12/2019
SALARIO MENSUAL 2.031.000
PROMEDIO HORAS EXTRAS 0
AUXILIO DE TRANS. 0
SALARIO BASE: $2.031.000
VALOR DIA: $ 67.700
CESANTIAS

| 1.036.604.276|

INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
NIT 890982597-7

Copacabana — Calle 51 # 63-87 Barrio El Remanso. Tel: 274 47 65.
E-mail: santaclaracopa@yahoo.es

$2.025.358 |

INTERESES A LAS CESANTIAS:

$242.368 |

PRIMA DE SERVICIOS

$1.015.500 |

VACACIONES:

$1.012.679 |

TOTAL LIQUIDACION

$4.295.905

Acepto haber recibido conforme todas mis prestaciones sociales a que tengo derecho de

acuerdo a la ley laboral Colombiana

EMPLEADOR

EMPLEADO






27/11/2020 Correo: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui - Outlook

En martes, 17 de noviembre de 2020 17:30:18 GMT-5, Apoyo Santa Clara <apoyosantaclara.girardota@gmail.com>
escribio:

hola >Nidia, sor marume dice que sabes como responder esto, igual Dorissol lleva muchos meses fuera de la
instuticion.

quedamos atentas,

COORDINACION INTERNADO

Santa Clara- Sede Girardota

4545892-2895482

---------- Forwarded message ---------

De: Vallejo Pelaez Abogados S.A.S <vallejopelaezabogados@gmail.com>
Date: mar., 17 de nov. de 2020 a la(s) 14:57

Subject: Fwd: 2020-00023 Solicitud Oficios

To: <apoyosantaclara.girardota@gmail.com>

Buenas tardes,

Adjunto oficio n° 207 para su aplicacién inmediata emana el juzgado 01 Civil Municipal de Itagtii en contra de la
sefiora Dorissol Cardenas CC 1036604276

Quedo atenta
Muchas gracias

---------- Forwarded message ---------

De: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j01cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Date: mié., 2 de sep. de 2020 a la(s) 10:55

Subject: RE: 2020-00023 Solicitud Oficios

To: Vallejo Pelaez Abogados S.A.S <vallejopelaezabogados@gmail.com>

Buen dia.
Remito oficio firmado.

Atentamente,
Gisela Marulanda Ledn
Oficial Mayor - Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Itagiii - Ant.

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 18 de agosto de 2020 8:36 a. m.

Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j0lcmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: 2020-00023 Solicitud Oficios

Buenos dias reenvio memorial radicado 2020-00023, para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,

https://outlook.office.com/mail/AAMKADU20DFhY2YWLTk1YzktNDE1Ny1hMmVILWE20TY4NjY4AM2JkMgAuAAAAAABZaAbOWwWwWSTYILcFQAQDBLK...  2/3
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27/11/2020 Correo: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui - Outlook

FLAVIO RAFAEL RAMIREZ GONZALES
Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Consejo Superior de la Judicatura JUZGADOS DE ITAGUI-ANTIOQUIA

e e ——
=4 R g aRid csadjitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
i . +57-4377-23-11 .
f&'\ CAR 52 # 51-40 ED C.AM. P.1 TORRE-A ITAGUI ANTIOQUIA

De: Vallejo Pelaez Abogados S.A.S <vallejopelaezabogados@gmail.com>

Enviado: martes, 18 de agosto de 2020 8:02

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: 2020-00023 Solicitud Oficios

Buenos dias,
JUEZ 01 CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUI

DTE: Bancolombia

DDO: Dorissol Cardenas Mejia
PROCESO: Ejecutivo singular
RADICADO: 2020-00023
FOLIOS: 1

Adjunto memorial en el cual solicitd que se me remita el oficio de embargo expedido el 10 de febrero del presente
ano, dentro del proceso que se adelanta en su despacho.

por favor dar acuse de recibido.

Quedo atenta
Muchas gracias

Cordialmente,

YL

Vallejo Pelaez Abogados S.A.S
tel: 268 79 79

Cel:350 4769803

Cordialmente,
Vallejo Pelaez Abogados S.A.S

tel: 4075181
Cel:350 4769803

https://outlook.office.com/mail/AAMKADU20DFhY2YWLTk1YZzktNDE1Ny1hMmVILWE20TY4NjY4AM2JkMgAuAAAAAABZaAbOWwWwWSTYILcFQAQDBLK...  3/3
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27/11/2020 Correo: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui - Outlook

RV: LIQUIDACION DEL CREDITO 2020-00023

Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 4/11/2020 1:45 PM

Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j01cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (94 KB)
LIQUIDACION DEL CREDITO 2020-00023.pdf;

Buenos tardes reenvio memorial radicado 2020-00023, para su conocimiento y fines
pertinentes

Cordialmente,

o FLAVIO RAFAEL RAMIREZ GONZALES
Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Consejo Superior de la Judicatura JUZGADOS DE ITAGUI-ANTIOQUIA

Republica de Colombia

csadjitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
. +57-4377-23-11
r& CAR 52 # 51-40 ED C.AM. P.1 TORRE-A ITAGUI ANTIOQUIA

De: Vallejo Pelaez Abogados S.A.S <vallejopelaezabogados@gmail.com>

Enviado: miércoles, 4 de noviembre de 2020 13:03

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION DEL CREDITO 2020-00023

Buenas tardes,

Adjunto liquidacion del crédito del proceso BANCOLOMBIA VS DORISSOL CARDENAS MEJIA

JUEZ 01 CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUI
Radicado: 2020-00023

tipo proceso Ejecutivo singular
Numero de folios: 5

por favor dar acuse de recibido.

Muchas gracias
LP

Cordialmente,

Vallejo Pelaez Abogados S.A.S
tel: 268 79 79
Cel:350 4769803

https://outlook.office.com/mail/AAMKADU20DFhY2YWLTk1YzktNDE1Ny1hMmVILWE20TY4NjY4AM2JkMgAuAAAAAABZaAbOWwWwWSTYILCFQAQDBLK...  1/2



4/11/2020 Correo: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - ltagui - Outlook

RV: LIQUIDACION DEL CREDITO 2020-00023

Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 4/11/2020 1:45 PM

Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j01cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (94 KB)
LIQUIDACION DEL CREDITO 2020-00023.pdf;

Buenos tardes reenvio memorial radicado 2020-00023, para su conocimiento y fines
pertinentes

Cordialmente,

o FLAVIO RAFAEL RAMIREZ GONZALES
Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Consejo Superior de la Judicatura JUZGADOS DE ITAGUI-ANTIOQUIA

Republica de Colombia

csadjitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
. +57-4377-23-11
r& CAR 52 # 51-40 ED C.AM. P.1 TORRE-A ITAGUI ANTIOQUIA

De: Vallejo Pelaez Abogados S.A.S <vallejopelaezabogados@gmail.com>

Enviado: miércoles, 4 de noviembre de 2020 13:03

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION DEL CREDITO 2020-00023

Buenas tardes,

Adjunto liquidacion del crédito del proceso BANCOLOMBIA VS DORISSOL CARDENAS MEJIA

JUEZ 01 CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUI
Radicado: 2020-00023

tipo proceso Ejecutivo singular
Numero de folios: 5

por favor dar acuse de recibido.

Muchas gracias
LP

Cordialmente,

Vallejo Pelaez Abogados S.A.S
tel: 268 79 79
Cel:350 4769803

https://outlook.office.com/mail/AAMKADU20DFhY2YWLTk1YzktNDE1Ny1hMmVILWE20TY4NjY4AM2JkMgAuAAAAAABZaAbOWwWwWSTYILCFQAQDBLK...  1/2



Medellin, 04 de noviembre de 2020

SENOR

JUEZ 01 CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUI

E. S. D.

DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A.

DEMANDADO: DORISSOL CARDENAS MEJIA
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

RADICADO: 2020-00023

ASUNTO: APORTO LIQUIDACION DEL CREDITO

Aporto liquidacién de los pagarés sin numero codigo de barras 41500558 y 3100092760
actualizada.

Atentamente,

CLARA CECILIA PELAEZ
T.P.99.122 del C.S.J.
TEL 268 79 79



_—

Bancolombia®™

Medellin, noviembre 4 de 2020
Ciudad

Titular

Cédula o Nit.

Tarjeta de Crédito Visa
Mora desde

Tasa méaxima Actual

DORISSOL CARDENAS MEJIA
1.036.604.276
4513070071687680.

diciembre 3 de 2018

23,70%

Producto Tarjeta de Crédito Visa
Pagaré  4513070071687680.

Liquidacion de la Obligacion a dic 3 de 2018

Capital

Int. Corrientes a fecha de demanda
Intereses por Mora

Seguros

Total demanda

Valor en pesos
8.035.454,97
0,00
0,00
0,00
8.035.454,97

Saldo de la obligacién a nov 4 de 2020

Capital

Interes Corriente
Intereses por Mora
Seguros en Demanda
Total Demanda

ANA MARIA VALENCIA GOMEZ
Preparacion de Demandas

Valor en pesos
8.035.454,97
0,00
3.447.541,84
0,00
11.482.996,81




o=

Bancolombia®™
DORISSOL CARDENAS MEJIA
Saldo interés . .
Fecha de T. Int. p Interés 4 Valor abPHO 2| valor abono a Saldo capital | remuneratorio Saldointerés de Saldo total en
. Dias . .| Interés de mora | Valor abono a interés . ) Valor abono a | Total abonado . mora en pesos .
Concepto pago o Remuneratorio R Capital Pesos | remuneratorio . . interés de pesos después| en pesos 5 pesos después
p Lig. Pesos capital pesos | remuneratorio Seguro pesos pesos A después del
proyeccion [y/o T. Int. Mora Pesos mora pesos del pago después del del pago
pesos hado pago
Saldo Inicial dic/3/2018 8.035.454,97 0,00 0,00 8.035.454,97 0,00 0,00{ 8.035.454,97
Saldos para Demanda dic-3-2018 0,00% 0 8.035.454,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 8.035.454,97 0,00 0,00f 8.035.454,97
Cierre de Mes dic-31-2018 27,55%| 28 8.035.454,97 0,00 151.424,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.035.454,97 0,00 151.424,83| 8.186.879,80
Cierre de Mes ene-31-2019 25,26%| 31 8.035.454,97 0,00 306.585,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.035.454,97 0,00 306.585,58| 8.342.040,55
Cierre de Mes feb-28-2019 25,88%| 28 8.035.454,97 0,00 449.736,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.035.454,97 0,00 449.736,61| 8.485.191,58
Cierre de Mes mar-31-2019 17,69%| 31 8.035.454,97 0,00 561.690,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 8.035.454,97 0,00 561.690,76] 8.597.145,73
Cierre de Mes abr-30-2019 26,22%| 30 8.035.454,97 0,00 716.935,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.035.454,97 0,00 716.935,05| 8.752.390,02
Cierre de Mes may-31-2019 2547%| 31 8.035.454,97 0,00 873.259,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 8.035.454,97 0,00 873.259,44| 8.908.714,41
Cierre de Mes jun-30-2019 25,42%| 30 8.035.454,97 0,00 1.024.244,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.035.454,97 0,00 1.024.244,21| 9.059.699,18
Cierre de Mes jul-31-2019 25,40%| 31 8.035.454,97 0,00 1.180.181,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 8.035.454,97 0,00 1.180.181,19| 9.215.636,16
Cierre de Mes ago-31-2019 25,44%| 31 8.035.454,97 0,00 1.336.376,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.035.454,97 0,00 1.336.376,49| 9.371.831,46
Cierre de Mes sep-30-2019 25,44%| 30 8.035.454,97 0,00 1.487.486,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 8.035.454,97 0,00 1.487.486,16| 9.522.941,13
Cierre de Mes oct-31-2019 2519%| 31 8.035.454,97 0,00 1.642.258,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.035.454,97 0,00 1.642.258,09| 9.677.713,06
Cierre de Mes nov-30-2019 2519%| 30 8.035.454,97 0,00 1.791.991,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.035.454,97 0,00 1.791.991,15| 9.827.446,12
Cierre de Mes dic-31-2019 25,25%| 31 8.035.454,97 0,00 1.947.108,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.035.454,97 0,00f 1.947.108,71| 9.982.563,68
Cierre de Mes ene-31-2020 24,80%| 31 8.035.454,97 0,00 2.099.755,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.035.454,97 0,00 2.099.755,46| 10.135.210,43
Cierre de Mes feb-29-2020 25,14%| 29 8.035.454,97 0,00 2.244.210,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.035.454,97 0,00 2.244.210,31| 10.279.665,28
Cierre de Mes mar-31-2020 25,01%| 31 8.035.454,97 0,00 2.398.029,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.035.454,97 0,00 2.398.029,81| 10.433.484,78
Cierre de Mes abr-30-2020 24,71%| 30 8.035.454,97 0,00 2.545.202,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.035.454,97 0,00f 2.545.202,06| 10.580.657,03
Cierre de Mes may-31-2020 24,12%| 31 8.035.454,97 0,00 2.694.040,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.035.454,97 0,00 2.694.040,63| 10.729.495,60
Cierre de Mes jun-30-2020 24,04%| 30 8.035.454,97 0,00 2.837.566,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.035.454,97 0,00| 2.837.566,41| 10.873.021,38
Cierre de Mes jul-31-2020 24,04%| 31 8.035.454,97 0,00 2.985.920,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.035.454,97 0,00 2.985.920,27| 11.021.375,24
Cierre de Mes ago-31-2020 24,24%| 31 8.035.454,97 0,00 3.135.418,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.035.454,97 0,00f 3.135.418,64| 11.170.873,61
Cierre de Mes sep-30-2020 24,31%| 30 8.035.454,97 0,00 3.280.433,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.035.454,97 0,00 3.280.433,60| 11.315.888,57
Cierre de Mes oct-31-2020 24,04%| 31 8.035.454,97 0,00 3.428.787,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.035.454,97 0,00 3.428.787,46| 11.464.242,43
Saldos para Demanda nov-4-2020 23,70% 4 8.035.454,97 0,00 3.447.541,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 8.035.454,97 0,00 3.447.541,84| 11.482.996,81

ezl el
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Bancolombia®™

Medellin, noviembre 4 de 2020
Ciudad

Titular

Cédula o Nit.
Obligacién Nro.
Mora desde

Tasa méaxima Actual

Producto Consumo
Pagaré  3.100.092.760

DORISSOL CARDENAS MEJIA
1.036.604.276

3100092760

noviembre 5 de 2019

23,70%

Liquidacion de la Obligacion a nov 5 de 2019

Capital

Int. Corrientes a fecha de demanda
Intereses por Mora

Seguros

Total demanda

Valor en pesos
6.726.442,00
0,00
0,00
0,00
6.726.442,00

Saldo de la obligacién a nov 4 de 2020

Capital

Interes Corriente
Intereses por Mora
Seguros en Demanda
Total Demanda

ANA MARIA VALENCIA GOMEZ
Preparacion de Demandas

Valor en pesos
6.726.442,00
0,00
1.490.143,46
0,00
8.216.585,46




o=

Bancolombia®™
DORISSOL CARDENAS MEJIA
Saldo interés . .
Fecha de T. Int. p Interés 4 Valor abPHO 2| valor abono a Saldo capital | remuneratorio Saldointerés de Saldo total en
. Dias . .| Interés de mora | Valor abono a interés . ) Valor abono a | Total abonado . mora en pesos .
Concepto pago o Remuneratorio R Capital Pesos | remuneratorio . . interés de pesos después| en pesos 5 pesos después
proyeccion |yfo T. Int. Mora Lig. Pesos Pesos capital pesos | remuneratorio mora pesos Seguro pesos pesos del pago después del después del del pago
pesos hado pago
Saldo Inicial nov/5/2019 6.726.442,00 0,00 0,00 6.726.442,00 0,00 0,00 6.726.442,00
Saldos para Demanda nov-5-2019 0,00% 0 6.726.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.726.442,00 0,00 0,00 6.726.442,00
Cierre de Mes nov-30-2019 2519%| 25 6.726.442,00 0,00 104.289,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.726.442,00 0,00 104.289,67| 6.830.731,67
Cierre de Mes dic-31-2019 25,25%| 31 6.726.442,00 0,00 234.137,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 6.726.442,00 0,00 234.137,87| 6.960.579,87
Cierre de Mes ene-31-2020 24,80%| 31 6.726.442,00 0,00 361.917,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.726.442,00 0,00 361.917,75| 7.088.359,75
Cierre de Mes feb-29-2020 25,14%| 29 6.726.442,00 0,00 482.840,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 6.726.442,00 0,00 482.840,24| 7.209.282,24
Cierre de Mes mar-31-2020 25,01%| 31 6.726.442,00 0,00 611.601,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.726.442,00 0,00 611.601,82| 7.338.043,82
Cierre de Mes abr-30-2020 24,71%| 30 6.726.442,00 0,00 734.799,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 6.726.442,00 0,00 734.799,03| 7.461.241,03
Cierre de Mes may-31-2020 24,12%| 31 6.726.442,00 0,00 859.391,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.726.442,00 0,00 859.391,11| 7.585.833,11
Cierre de Mes jun-30-2020 24,04%| 30 6.726.442,00 0,00 979.535,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 6.726.442,00 0,00 979.535,86| 7.705.977,86
Cierre de Mes jul-31-2020 24,04%| 31 6.726.442,00 0,00 1.103.722,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.726.442,00 0,00 1.103.722,19| 7.830.164,19
Cierre de Mes ago-31-2020 24,24%| 31 6.726.442,00 0,00 1.228.866,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 6.726.442,00 0,00 1.228.866,58| 7.955.308,58
Cierre de Mes sep-30-2020 24,31%| 30 6.726.442,00 0,00 1.350.257,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.726.442,00 0,00f 1.350.257,93| 8.076.699,93
Cierre de Mes 0ct-31-2020 24,04%| 31 6.726.442,00 0,00 1.474.444,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.726.442,00 0,00 1.474.444,26| 8.200.886,26
Saldos para Demanda nov-4-2020 23,70%| 4 6.726.442,00 0,00 1.490.143,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.726.442,00 0,00{ 1.490.143,46| 8.216.585,46
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