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RV: ALLEGAR POLIZA

Dora Lilliana Osorio Zapata <doralilliana208@hotmail.com>
Jue 6/05/2021 15:00
Para:  Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - Bello <j02cmpalbello@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (645 KB)
POL_31_37_100096514_0.pdf;

De: Dora Lilliana Osorio Zapata <doralilliana208@hotmail.com> 
Enviado: jueves, 6 de mayo de 2021 2:52 p. m. 
Para: j02cmpalbello@cendoj.ramajudcial.gov.co <j02cmpalbello@cendoj.ramajudcial.gov.co> 
Asunto: ALLEGAR POLIZA
 
Asunto: Allegar póliza
Referencia: Verbal resolución de contrato
Demandante: Octavio de Jesús Montoya Pa�ño
Demandados: María Ninfa Valencia y otro
Radicado: 2021-307

DORA LILLIANA OSORIO ZAPATA, en calidad de apoderada del demandante en el proceso de la
referencia, me permito allegar póliza para garan�zar la caución solicitada por el Despacho mediante
auto del 27 de abril de 2021.

Cordial saludo

DORA LILLIANA OSORIO ZAPATA
CEL 3128354703

De: PUBLIEDICTOS <publiedictos@une.net.co> 
Enviado: jueves, 6 de mayo de 2021 10:32 a. m. 
Para: 'Dora Lilliana Osorio Zapata' <doralilliana208@hotmail.com> 
Asunto: RE: AUTO ADMISORIO
 
poliza
 

CLAUDIA MARIA OCAMPO
PUBLI EDICTOS Y POLIZAS

2314811
 
De: Dora Lilliana Osorio Zapata <doralilliana208@hotmail.com>  
Enviado el: miércoles, 5 de mayo de 2021 1:13 p. m. 
Para: PUBLIEDICTOS <publiedictos@une.net.co> 
Asunto: RE: AUTO ADMISORIO
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DEMANDANTE: OCTAVIO DE JESUS MONTOYA PATIÑO, cédula 8.155.188, dirección
Calle 52 A N° 62-195 Barrio El Carmelo, municipio de Bello celular 3117718357, correo
electrónico: omontoya81@hotmail.com  
 
Cordial saludo
 
DORA LILLIANA

De: Dora Lilliana Osorio Zapata <doralilliana208@hotmail.com> 
Enviado: martes, 4 de mayo de 2021 6:34 p. m. 
Para: PUBLIEDICTOS <publiedictos@une.net.co> 
Asunto: RV: AUTO ADMISORIO
 
Buenas noches Claudia, favor me co�za esta póliza, mil gracias, saludes
 
Dora Lilliana
 

De: Dora Lilliana Osorio Zapata 
Enviado: martes, 4 de mayo de 2021 6:23 p. m. 
Para: Octavio <omontoya81@hotmail.com> 
Asunto: AUTO ADMISORIO
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M100096514 0 14621872

06/05/2021 MEDELLIN

VIGENCIA: HASTA QUE TERMINE LA RESPONSABILIDAD DEL TOMADOR DE LA PÓLIZA DENTRO DEL PROCESO EN EL CUAL SE PRESENTA.

OCTAVIO DE JESUS MONTOYA PATIÑO

CALLE 52 A N° 62-195 BARRIO EL CARMELO

8.155.188

3117718357

CAUCION JUDICIAL 9.000.000,00 226.800,00

CLAUDIA MARIA OCAMPO OCAMPO - CLAUDIA MARIA O AGENTES 100
$

$

$

$

226.800,00

226.800,00

3.800,00

43.814,00

274.414,00$

GARANTIZAR EL PAGO DE LAS COSTAS Y LOS PERJUICIOS QUE  CON LA INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA SE LLEGASEN A CAUSAR.

DEMANDANTE:OCTAVIO DE JESUS MONTOYA PATIÑO CC: 8155188

DEMANDADO:ASEGURADO/BENEFICIARIO: MARIA NINFA VALENCIA GOMEZ, JUAN CARLOS ZAPATA ZULUAGA Y/O TERCEROS AFECTADOS POR LA MEDIDA

APODERADO:  DORA LILIANA OSORIO ZAPATA TP 115368

DIRECCION:  SAN PEDRO DE LOS MILAGROS    TELEFONO:  3128354703

PROCESO:  VERBAL 2021-00307 

ARTICULO:   ART 590 NUM 1 LIT A Y NUM 2 C.G.P. (WEB)

TIPO DE JUZGADO:   JUZGADO CIVIL MUNICIPAL EN ORALIDAD Nro.: (2)  SEGUNDO

CIUDAD DE PROCESO:   BELLO

PÓLIZA DE SEGURO JUDICIAL
ARTICULO VARIOS

$$

05/03/2021-1317-P-05-PPSUS5R000000002-D00I
05/03/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS5R00000001



ESPACIO PARA EL TIMBRE

Corresponsales
OPCIÓN1

Corresponsales
OPCIÓN 2

Bancos

Recibo de PagoMundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- CLIENTE-

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

VALOR TOTAL A PAGAR $

$

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.

2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.

3.

esta (artículo1068 código de comercio)

4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT 860.037.013-6, al 

respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará 

sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.

5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 

6. Para realizar el pago a través de las redes de Efecty o Baloto, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de Efecty y Baloto haga clic y continúe 

el proceso para generar el pin de pago únicamente en efectivo. 

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- BANCO -

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

$

VALOR TOTAL A PAGAR $

M–100096514

06/05/2021

POLIZA DE SEGURO JUDICIAL
ARTICULO VARIOS

OCTAVIO DE JESUS MONTOYA PATIÃ‘O

CALLE 52 A NÂ° 62–195 BARRIO EL CARMELO BELLO 8.155.188

CLAUDIA MARIA
OCAMPO OCAMPO –
CLAUDIA MARIA
OCAMPO OCAMPO

14621872

20/06/2021

230.600,00

43.814,00

274.414,00

20/06/2021

06/05/2021

POLIZA DE SEGURO JUDICIAL
ARTICULO VARIOS

M–100096514

OCTAVIO DE JESUS MONTOYA PATIÃ‘O

CALLE 52 A NÂ° 62–195 BARRIO EL CARMELO BELLO 8.155.188

CLAUDIA MARIA
OCAMPO OCAMPO –
CLAUDIA MARIA
OCAMPO OCAMPO

14621872

20/06/2021

230.600,00

43.814,00

274.414,00

(415)7709998434219(8020)00000014621872(3900)000000274414(96)20210620

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990014621872(3900)000000274414(96)20210620



Recibo de Pago
Mundial de Seguros S.A.

860.037.013-6

Tu compañía siempre

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

CORRESPONSALES

INFORMACIÓN DE PAGO

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

BANCOS

OPCIÓN 2 
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