Fw: Failure Notice

Maritza Pérez Huertas <perezmaritza43@yahoo.es>
Mié 3/04/2024 3:59 PM

Para:Juzgado 01 Civil Circuito - Arauca - Arauca <j1ccarau@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[I]J 1 archivos adjuntos (434 KB)
PROCESO EJECUTIVO # 2019-00210. MEMORIAL APORTANDO ACTUALIZACION LIQUIDACION DE CREDITO.pdf;

Buen dia Dra. KELLY

Anexo nuevamente el archivo previa comprobacion de su activacion.

Sin otro particular.

MARITZA PEREZ HUERTAS
Abogada parte actora

----- Mensaje reenviado -----

De: Juzgado 01 Civil Circuito - Arauca - Arauca <j1ccarau@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: Maritza Pérez Huertas <perezmaritza43@yahoo.es>

Enviado: miércoles, 3 de abril de 2024, 15:28:53 GMT-5

Asunto: RE: Failure Notice

Buenas tardes dra, el archivo adjunto no se deja abrir como se observa a continuacién:



No podemos abrir este archivo

Hubo un problema.

Actualizar

Por favor remitir nuevamente, gracias.
Cordialmente,

KELLY AYARITH RINCON JAIMES
SECRETARIA

De: Maritza Pérez Huertas <perezmaritza43@yahoo.es>

Enviado: miércoles, 3 de abril de 2024 11:24 a. m.

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Arauca - Arauca <jlccarau@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Fw: Failure Notice

Buen dia Dr. JUEZ

Por medio del presente me permito enviar en archivo adjunto el memorial mediante el cual se
aporta la actualizacion de la liquidacion respecto a la porcion que le corresponde al Banco
Davivienda S..A, dentro del proceso ejecutivo por sumas de dinero No. 2019-00210, seguido
contra William Castafio Vanegas y Angel Yuri Pinzon Sanchez, tramitado en su despacho.

Sin otro particular.

MARITZA PEREZ HUERTAS
Abogada parte actora

----- Mensaje reenviado -----

De: "mailer-daemon@yahoo.com" <mailer-daemon@yahoo.com>
Para: "perezmaritza43@yahoo.es" <perezmaritza43@yahoo.es>
Enviado: miércoles, 3 de abril de 2024, 11:05:36 GMT-5



Asunto: Failure Notice
Sorry, we were unable to deliver your message to the following address.

<jlccarau@cendoj.reamajudicial.gov.co>:
No mx record found for domain=cendoj.reamajudicial.gov.co

---------- Forwarded message ----------

Buen dia Dr. JUEZ

Por medio del presente me permito enviar en archivo adjunto el memorial mediante el cual se
aporta la actualizacion de la liquidacion respecto a la porcion que le corresponde al Banco
Davivienda S..A, dentro del proceso ejecutivo por sumas de dinero No. 2019-00210, seguido
contra William Castafio Vanegas y Angel Yuri Pinzon Sanchez, tramitado en su despacho.

Sin otro particular.

MARITZA PEREZ HUERTAS
Abogada parte actora


mailto:j1ccarau@cendoj.reamajudicial.gov.co

MARITZA PEREZ HUERTAS - ABOGADA

Sefior

JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE ARAUCA.

E. S. D.

REF: Proceso : Ejecutivo por sumas de dinero No 2019 — 00210
Demandante : BANCOLOMBIA S.A
Demandado : JAW PINTURAS — WILLIAM CASTANO VANEGAS Y

ANGEL YURI PINZON SANCHEZ

Asunto : Actualizacion Liquidacion del crédito.

MARITZA PEREZ HUERTAS, apoderada judicial del demandante en el proceso de la
referencia, por medio del presente y de acuerdo a la informacién suministrada por mi
mandante allego la actualizacién de la liquidacion del crédito respecto a la porcién que le
corresponde al BANCO DAVIVIENDA S.A, valores que corresponden al saldo con corte al
08 de marzo de 2024:

PAGARE No. 959733

Saldo Capital $ 149.139.396.00
Intereses de plazo $ 18.674,79
Intereses moratorios $ 2.839.001,54

Total adeudado porcién Banco Davivienda S.A | $ 151.997.072.33

NOTA:

Internamente y atendiendo a que hubo acuerdo de ley 1116, en este caso se recogen los
saldos y se le asigna un namero de obligacion distinto al inicial, esta situacion es para
efectos internos del banco y no afecta el trdmite que nos ocupa, pues el pagaré base de
ejecucion sigue siendo el mismo.

Anexos:
- Cuadro liquidacién actualizada.

Lo anterior para los fines pertinentes.

Con altisima distincion,

MARITZA PEREZ HUERTAS
C. C. No 51°718.323 de Bogota
T .P. No 48357 del C. S. de la J.

CARRERA 20 N° 18 - 32 LOCAL 105 ED. APAMATE




ONVIVIENDON

BACK COBRANZAS
DEPARTAMENTO OPERACIONES DE CARTERA

LIQUIDACION CLIENTE
J AW PINTURAS LTDA
8002084001

FECHA VALOR INTERES
APERTURA DESEMBOLSO SALDO CAPITAL CORRIENTE CARGOS FIJOS INTERES MORA SALDO TOTAL

07606506000342336 2022/11/15 $149.139.396,00 $149.139.396,00 $18.674,79 $2.839.001,54 $151.997.072,33

Saldo al 08 de marzo de 2024

OBLIGACION






