17/10/23, 8:46 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

RV: LIQUIDACION DE CREDITO

Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 13/10/2023 11:27

Para:Juan Diego Munoz Castano <jmunozca@cendoj.ramajudicial.gov.co>

ﬂ]] 2 archivos adjuntos (153 KB)
LIQUIDACION MICRODENIER VS ONE CONSULTAN.pdf; MEMORIAL LIUIDACION DE CREDITO.pdf;

JUAN
MEMORIAL RAD 2023-00252

Afentamente,

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUi
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Antioquia - Chocd

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

UE Republica de Colombia . . . ) o
j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

LTeléfono: +57-4 372 81 89
E&Cra. 52 51 - 68 Piso 5 Itagii-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - ltagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 13 de octubre de 2023 9:15

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: LIQUIDACION DE CREDITO

Buenos dias reenvio para su conocimiento y fines pertinentes, memorial radicado 2023-00252

Cordialmente,

o FLAVID RAFAEL RAMIREZ GOMZALEZ
R Judhicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Conscio Superor dle L Juclicamra JZGADOS DE "AE“'-MDU.“'A

Republica de Colombia B3 csadjitagui@cendoj.ramajudicial. gov.co

+57-4 377-23-11 -
CAR 52 # 51-40 ED CAM) P.1 TORRE-A ITAGUI ANTIOQUIA

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKkADdMNTkyMmQwLWMSYmMINDJIZS05N2E 1LTgzM2EyOTUOYjc4YgAQAArge3wOYoRNrFRBIm1ysYc... 12
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17/10/23, 8:46 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

De: Provicredito Negociacién Juridica <negociacionjuridica@provicredito.com>

Enviado: viernes, 13 de octubre de 2023 9:10

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO

Como apoderada dentro del proceso

DEMANDANTE: MICRODENIER S.A.S., NIT. 811004786-0

DEMANDADOS: ONE CONSULTANTS S.A.SY JUAN CAMILO ALZATE RAMIREZ.
RAD: 0536031030012023002520

Procedo a radicar liquidacion de crédito.

Cordial Saludo,

ALEXANDRA ARBOLEDA

Abogada Corporativa

PROVICREDITO S.A.S

© Calle 33a71a07

%, 604-4114711 ext 140/3155854101

&4 negociacionjuridica@provicredito.com

i [in]O)

Si deseas informar un fraude o conducta inapropiada cometida al interior de la Compafiia o en situaciones externas que la involucren, lldmanos

a la Linea 018000414150 o escribenos un correo electrénico a provicredito@provicredito.com, donde atenderemos tu denuncia queja

o reclamos.

Este mensaje y los archivos que se adjunte al mismo son confidenciales y podria contener informacién privilegiada y reservada de
PROVICREDITO S.A.S y PROLEGAL S.A.S, para el uso exclusivo de su destinatario. Si usted llega a recibir por error un correo, por favor
eliminelo y avise inmediatamente al remitente, absteniéndose de divulgarlo de cualquier forma.

El presente correo electrénico solo refleja la opinién de su remitente y no representa necesariamente la opinion oficial de PROVICREDITO
S.A.Sy PROLEGAL S.A.S o de sus directivos y por tal razén no se hace responsable en ningin caso por dafios derivados de la recepcién del
presente mensaje.

En virtud de lo establecido por la disposicion de Proteccion de Datos Personales usted tiene derecho a solicitar al emisor de este mensaje la
rectificacion, actualizacion, inclusién o supresion de los datos personales incluidos en su base de contactos, listas o cadenas de mensajes en

los cuales usted se encuentre, salvo estipulacion legal.

Remitente notificado con
Mailtrack
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Senor .
JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE ITAGUI

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: MICRODENIER S.A.S

DEMANDADO: ONE CONSULTANTS SAS Y JUAN CAMILO ALZATE
RAMIREZ

RAD. 05360310300120230025200

ASUNTO: LIQUIDACION DE CREDITO

En mi condicién de apoderada de la entidad demandante, dentro del proceso de la
referencia, por medio del presente escrito me permito enviar Liquidacion del Crédito.

Sefior Juez,

ALEXANDRA MARIA ARBOLEDA
C.C No. 43.827.370 de Itagiii
T.P No. 343.278 del C.S. dela .



JUZGADO

LIQUIDACION DE CREDITO

Medellin,
Plazo TEA pactada, a mensual Plazo Hasta
>>> 1-mar-99
Tasa mensual pactada >>> 14-mar-99
Resultado tasa pactada o pedida
>> Méxima 1-ene-07
Mora Hasta (Hoy)
Mora TEA pactada, a mensual >>> 13-oct-23 4-ene-07
Tasa mensual pactada >>> Comercial X
Resultado tasa pactada o pedida
>> Maxima Consumo
Saldo de capital, Fol. >> $170.548.530,00 | Microc u Otros
Intereses en sentencia o liguidacién anterior, Fol. >>
Vigencia Brio. Cte. I\'\/fax'ma Tasa ISES E) CHE) LIQUIDACION DE CREDITO
ensual columna
Desde Hasta Efec. Anual | Autorizada | Aplicable CEMEIES, E0etEs Capital Liquidable |dias Inte.res_es en esta Abonos Saldo de Salfjo de Capital
u otros Liguidacion Intereses mas Intereses
17-feb-23 | 28-feb-23 15 170.548.530,00 Valor | Folio 0,00 170.548.530,00
17-feb-23| 28-feb-23 30,18% 3,16% 3,161% 170.548.530,00 14 2.515.651,47 2.515.651,47 173.064.181,47
1-mar-23| 31-mar-23 30,84% 3,22% | 3,219% 170.548.530,00| 30 5.490.288,28 8.005.939,76 178.554.469,76
1-abr-23| 30-abr-23 31,39% 327% | 3,268% 170.548.530,00| 30 5.572.822,76 13.578.762,51 184.127.292,51
1-may-23 | 31-may-23 30,27% 3,17%| 3,169% 170.548.530,00| 30 5.404.301,02 18.983.063,53 189.531.593,53
1-jun-23| 30-jun-23 29,76% 3,12%| 3,123% 170.548.530,00| 30 5.326.971,26 24.310.034,79 194.858.564,79
1-jul-23|  31-jul-23 31,19% 3,25% | 3,250% 170.548.530,00| 30 5.542.859,43 29.852.894,22 200.401.424,22
1-ago-23 | 31-ago-23 29,36% 3,09% | 3,088% 170.548.530,00| 30 5.266.057,69 35.118.951,92 205.667.481,92
1-sep-23| 30-sep-23 31,19% 3,25% | 3,250% 170.548.530,00| 30 5.542.859,43 40.661.811,35 211.210.341,35
1l-oct-23| 13-oct-23 31,19% 3,25% | 3,250% 170.548.530,00| 13 2.401.905,75 43.063.717,11 213.612.247,11
43.063.717,11| 0,00 43.063.717,11 213.612.247,11




SALDO DE CAPITAL 170.548.530,00
SALDO DE INTERESES 43.063.717,11

TOTAL CAPITAL MAS INTERESES
ADEUDADOS 213.612.247,11




