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RV: LIQUIDACION DE CREDITO 2023-00130

Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
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JUAN
MEMORIAL RAD 2023-00130

Afentamente,

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

UE Repiiblica de Colombia

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUi
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Antioquia - Chocd

j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

LTeléfono: +57-4 372 81 89
i&ﬁCra. 52 51 - 68 Piso 5 Itagii-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: viernes, 6 de octubre de 2023 12:00

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - ltagui <jO1cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: LIQUIDACION DE CREDITO 2023-00130

Buenos dias reenvio para su conocimiento y fines pertinentes, memorial radicado 2023-00130

Cordialmente,

Fanna Juchicial

Lomsepo H|1||1'|.;|:||. de Ia _|||.|I||'.'|.I|||:|

Repulshea de Colomlna

FLAVID RAFAEL RAMIREZ GOMIALET
ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JUZGADOS DE IMAGUI-ANTIOQUIA
=3 csadjitagui@cendoj ramajudicial.gov.co

+57-4377-23-11 -
CAR 52 # 51-40 €D CAMI P.1 TORRE-A ITAGDT ANTIOQUIA
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9/10/23, 12:59 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

De: notificacionesjudiciales@naranjogomez.com.co <notificacionesjudiciales@naranjogomez.com.co>
Enviado: viernes, 6 de octubre de 2023 11:57

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO 2023-00130

JUZGADO

ORIGEN 1 CIVIL CIRCUITO ITAGUI
RADICADO 2023-00130

DEMANDANTE BANCO DE BOGOTA
DEMANDADO ALICIA CHAVARRO AYALA

Cordialmente

DIANA CATALINA NARANIJO

Abogada

NARANJO & GOMEZ CONSULTORES SAS

Carrera 43 AN © 34-155 oficina 404 Torre Norte CC Almacentro

Tel 4241470 Mévil -WhatsApp 3136463208

notificacionesjudiciales@naranjogomez.com.co

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion confidencial o legalmente protegida y no puede ser
utilizada ni divulgada por personas diferentes a su destinatario. Si por error, recibir este mensaje, por favor avise
inmediatamente a su remitente y destruya toda copia que tenga del mismo. Cualquier uso, divulgacion, copia, distribucion,
impresion o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorizaciéon del remitente sera sancionado de
acuerdo con las normas legales vigentes. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la informacién contenida y
debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad
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O Naranjo . GOmez

CONSULTORES

Senor
JUEZ 1 CIVIL CIRCUITO ITAGUI
Ciudad

REFERENCIA: EJECUTIVO

DEMANDANTE: BANCO DE BOGOTA S.A
DEMANDADO: ALICIA CHAVARRO AYALA
RADICADO: 2023-00130

ASUNTO: LIQUIDACION DE CREDITO

DIANA CATALINA NARANJO ISAZA, en mi calidad de apoderada de la parte
demandante, en el proceso de la referencia, por medio del presente escrito, me permito
me permito aportar al despacho la liquidacion de crédito, conforme al articulo 446 del
C.G.P.

LIQUIDACION DE CREDITO
Medellin, MAYO DE 2023

Tasa efectiva anual pactada, amensual >>> WPIazo Hasta I:
Tasa mensual pactada >>>

Resultado tasa pactada o pedida >>> [Maxima

Tasa efectiva anual pactada, amensual >>> 1Mora

Tasa mensual pactada >>>

Resultado tasa pactada o pedida >>> {Maxima

Int. de plazo y/o sancion del 20% >>> | |

VIGENCIA Brio. Cte. A’\u"ixr::; TASA|  Capitales LIQUIDACION DE CREDITO

DESDE  {HASTA T.Efectiva) Mensual |Aplicable| Cuotas u otros |Capital Liquidable | dias |  Liq Intereses ABONOS l‘f‘i‘('edrzsd:s Capital més
\ : 0,00 Valor Folio 0,00
0,00 0.00

5may23  3l-may-23 30,27%  3,17% 3,169% 374.778.629,00  374.778.629,00 | 26  10.292.442,79 385.071.071,79
1jun-23  30jun-23 20,76%  3,12% 3,123% 374.778.6290,00 | 30  11.705.964,20 396.777.035,99
1ju23  3L1jul-23 20,36%  3,00% 3,088% 374.778.629,00 | 30  11.572.107,26 408.349.143,26
lago-23  31-ago-23 28,75%  3,03% 3,033% 374.778.629,00 | 30  11.366.988,10 419.716.131,35
lsep-23  30-sep-23 28,03%  2,97% 2,968% 374.778.620,00 | 30 11.123.327,78 430.839.459,13
loct23  6-0ct-23 26,53%  2,83% 2,831% 374.778.629,00 | 6  2.122.039,90 432.961.499,04
SUBTOTALES:  >>>>>>>>>> | 374.778.629,00 | 7682] _ 21.998.406,90 | -~ 1 1 43296149904

SALDO DECAPITAL 374.778.629,00
COSTAS
SALDO DEINTERESES  58.182.870,04

TOTAL CAPITAL + INTERESES + COSTAS MENOS RETENCIONES
Del Senor Juez, con todo respeto.

&‘ U.Q
DIANA CATALINA NARANJO ISAZA

C. C. 43'159.476 DE MEDELLIN
T.P.122.681 DEL C. S. DE LA J.

Centro Comercial Aimacentro Cra.43a No. 34 - 155 Oficina 404 Teléfonos: 5402250 3136463208 e-mail: diana.naranjo@une.net.co
MEDELLIN - COLOMBIA



