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Para:Juan Diego Munoz Castano <jmunozca@cendoj.ramajudicial.gov.co>

mj 1 archivos adjuntos (208 KB)
01 CC ITAGUI 2023-00080 AGROGENETICA SOLANUM S.A.S 'Y URIEL ALEISON ZULUAGA LOPEZ.pdf;

JUAN
MEMORIAL RAD 2023-00080

Atentamente,

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUi
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Antioquia - Chocd

4 - Rama Judicial
3 i Consejo Superior de la Judicatura
U Repiiblica de Colombia . . . ) o
jO1cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

Creléfono: +57-4 372 81 89
&%Cra. 52 51 - 68 Piso 5 Itagii-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 12 de septiembre de 2023 14:19

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: LIQUIDACION DE CREDITO RAD.(2023-00080) ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. VS AGROGENETICA SOLANUM S.A.S Y OTRO

Buenas tardes remito para su conocimiento y fines pertinentes, memorial radicado 2023-00080

Cordialmente,

FLAVID RAFAEL RAMIREZ GOMZALEZ
Ramia Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIDS ADMINISTRATIVOS
Consejo Supenor de la Judicanma JUZGADOS DE TAGUI-ANTIOQUIA

Republica de Colomlia 0 cuaijitaguicsadoiramajudicinlgevece

+57-4 377-23-T1 -
CAR 52 # 51-40 ED C.AM) P.1 TORRE-A ITAGUI ANTIDRUIA

De: ALFONSO GARCIA <notificacionesgarciajimenez@gmail.com>

Enviado: martes, 12 de septiembre de 2023 14:05

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO RAD.(2023-00080) ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. VS AGROGENETICA SOLANUM S.A.S Y OTRO

Buena Tarde,

Adjunto liquidacion de crédito para su revisién y aprobacién.

ALFONSO GARCIA RUBIO
Abogado
GARCIAJIMENEZ ABOGADOS S.A.S.
Tel. 3179370 - 3006468531

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADdMNTkyMmQwWLWMSYmMINDJIZS05N2E1LTgzM2EyOTUOQYjc4YgAQAPOWT %2BiBuNSAr2SoJ5%2BHIOE...  1/2


mailto:j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

15/9/23, 14:35 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

Correo. notificacionesgarciajimenez@gmail.com

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADdMNTkyMmQwWLWMSYmMINDJIZS05N2E1LTgzM2EyOTUOQYjc4YgAQAPOWT %2BiBuNSAr2SoJ5%2BHIOE...  2/2


mailto:notificacionesgarciajimenez@gmail.com

ALFONIO GARCTA RUBIO

Abogado

Sefior

JUEZ PRIMERO (01) CIVIL DEL CIRCUITO.

Itaglii.- Antiquia.-

E; S. D.

Referencia:
Demandante:
Demandado:

Proceso Ejecutivo No. 2023 - 00080.

ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.
AGROGENETICA SOLANUM S.A.S., y URIEL ALEISON ZULUAGA LOPEZ,

Conforme a la sentencia dictada dentro de sub - lite, como la orden de apremio proferida en su momento, paso a
presentar liquidacion del credito aca ejecutado asi:
1. Liquidacidn a partir de la ley 510 de 1999:

%Mora Dias
Capital Fecha Hasta %Corriente (1/2 Veces) mora Valor mora
1.080.884.586,58 12-01-23 31-01-23 28,84% 2,46% 20 17.726.507,22
1.080.884.586,58 01-02-23 28-02-23 30,18% 3,77% 28 38.057.946,29
1.080.884.586,58 01-03-23 31-03-23 30,84% 2,46% 31 27.476.086,19
1.080.884.586,58 01-04-23 30-04-23 31,39% 3,92% 30 42.411.208,97
1.080.884.586,58 01-05-23 31-05-23 30,27% 2,46% 31 27.476.086,19
1.080.884.586,58 01-06-23 30-06-23 29,76% 3,72% 30 40.208.906,62
1.080.884.586,58 01-07-23 31-07-23 29,36% 2,46% 31 27.476.086,19
1.080.884.586,58 01-08-23 31-08-23 28,75% 3,59% 31 40.139.099,49
1.080.884.586,58 01-09-23 30-09-23 28,03% 2,46% 30 26.589.760,83

TOTAL INTERESES MORA  §

287.561.687,99

Total Interes Caital..

287.561.687,99

Capital Pagare

1.080.884.586,58

Total

1.368.446.274,57

Por lo anterior, la suma adeudada a la obligacion ejecutado asciende a $
pido al despacho con mi acostumbrado respeto, ellas sean tasadasen el equivalente al 12% sobre la suma de dinero antes sefialada
procedentemente como total de la liquidacion del credito es de $

Dejo asi rendida la liquidacion del credito en los terminos del articulo 446 del C. G. del P., dentro del termino para ello y para

los efectos procesales pertinentes.

Del sefigr ]uez

ALFONSO

C.C No 79.153.881 de Bogota
T.P. 42.603. del C. S. de la J

Oficina: Carrera 11 # 73 - 44 Of. 402. Telefax: (571) 3 179370. Bogotd (Col)

& Maif: notificacionesgarciasi

1.368.446.274,57

164.213.552,95
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