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RV: RADICADO 2008-00665 - ACTUALIZACION LIQUIDACION DEL CREDITO

Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 17/02/2023 15:14

Para: Juan Diego Munoz Castano <jmunozca@cendoj.ramajudicial.gov.co>

JUAN

MEMORIAL 2008-00665

Atentamente, 

ANA MARÍA VANEGAS CARDONA 
Secretaria
Juzgado 01 Civil del Circuito de Itagüí
Direccion Seccional de Administración Judicial
Antioquia - Chocó

j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfono: +57-4 372 81 89
Cra. 52 51 – 68 Piso 5 Itagüí-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 17 de febrero de 2023 14:15
Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: RADICADO 2008-00665 - ACTUALIZACION LIQUIDACION DEL CREDITO
 
Buenas tardes remito para su conocimiento y fines pertinentes, memorial radicado 2008-00665

Cordialmente, 

De: jlppjudicial@creditex.com.co <jlppjudicial@creditex.com.co>
Enviado: viernes, 17 de febrero de 2023 14:13
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Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RADICADO 2008-00665 - ACTUALIZACION LIQUIDACION DEL CREDITO
 
Buenas tardes,
 
Proceso: Ejecutivo
Demandante: Banco Itaú Corpbanca Colombia SA
Demandado: Hugo Orlando Acosta Velásquez
 
Respetada Dependencia Judicial,
 
Adjunto 1 Folio.
 
Atentamente,
 
 
José Luis Pimienta Pérez
C.C. 8.307.552 de Medellín
T.P. 21.740 del C. S. de la J
Carrera 43A No. 1A Sur – 267, oficina 202
Edificio Torre La Vega, Medellín
Teléfono 604 4442256
jlppjudicial@creditex.com.co
 
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos pueden contener información confidencial o legalmente
protegida y no puede ser utilizada ni divulgada por personas diferentes a su destinatario. Si por error,
recibe este mensaje, por favor avise inmediatamente a su remitente y destruya toda copia que tenga del
mismo. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento
total o parcial de este mensaje sin autorización de Creditex SAS. será sancionado de acuerdo con las
normas legales vigentes. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la información
contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad.
 

 

(AMA)
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Ref:

Bancario 

Cte.

Máxima 

Mensual 
Tasa

Desde Hasta Efec. Anual Autorizada Aplicable Capital liquidable Días Intereses

22-sep-20 30-sep-20 1,5 0,00 0,00 0,00

22-sep-20 30-sep-20 18,35% 2,05% 2,047% 123.333.334,00 123.333.334,00 123.333.334,00 9 757.335,17

1-oct-20 31-oct-20 18,09% 2,02% 2,021% 123.333.334,00 30 2.492.330,41

1-nov-20 30-nov-20 17,84% 2,00% 1,996% 123.333.334,00 30 2.461.360,35

1-dic-20 31-dic-20 17,46% 1,96% 1,957% 123.333.334,00 30 2.414.124,64

1-ene-21 31-ene-21 17,32% 1,94% 1,943% 123.333.334,00 30 2.396.672,70

1-feb-21 28-feb-21 17,54% 1,97% 1,965% 123.333.334,00 30 2.424.085,23

1-mar-21 31-mar-21 17,41% 1,95% 1,952% 123.333.334,00 30 2.407.894,86

1-abr-21 30-abr-21 17,31% 1,94% 1,942% 123.333.334,00 30 2.395.425,11

1-may-21 31-may-21 17,22% 1,93% 1,933% 123.333.334,00 30 2.384.190,69

1-jun-21 30-jun-21 17,21% 1,93% 1,932% 123.333.334,00 30 2.382.941,74

1-jul-21 31-jul-21 17,18% 1,93% 1,929% 123.333.334,00 30 2.379.194,07

1-ago-21 31-ago-21 17,24% 1,94% 1,935% 123.333.334,00 30 2.386.688,18

1-sep-21 30-sep-21 17,19% 1,93% 1,930% 123.333.334,00 30 2.380.443,43

1-oct-21 31-oct-21 17,08% 1,92% 1,919% 123.333.334,00 30 2.366.692,95

1-nov-21 30-nov-21 17,27% 1,94% 1,938% 123.333.334,00 30 2.390.433,40

1-dic-21 31-dic-21 17,46% 1,96% 1,957% 123.333.334,00 30 2.414.124,64

1-ene-22 31-ene-22 17,66% 1,98% 1,978% 123.333.334,00 30 2.439.009,87

1-feb-22 28-feb-22 18,30% 2,04% 2,042% 123.333.334,00 30 2.518.280,61

1-mar-22 31-mar-22 18,74% 2,09% 2,086% 123.333.334,00 30 2.572.462,36

1-abr-22 30-abr-22 19,05% 2,12% 2,117% 123.333.334,00 30 2.610.482,43

1-may-22 31-may-22 19,71% 2,18% 2,182% 123.333.334,00 30 2.691.010,34

1-jun-22 30-jun-22 20,40% 2,25% 2,250% 123.333.334,00 30 2.774.597,77

1-jul-22 31-jul-22 21,28% 2,34% 2,335% 123.333.334,00 30 2.880.325,36

1-ago-22 31-ago-22 22,21% 2,43% 2,425% 123.333.334,00 30 2.991.011,40

1-sep-22 30-sep-22 23,50% 2,55% 2,548% 123.333.334,00 30 3.142.798,78

1-oct-22 31-oct-22 24,61% 2,65% 2,653% 123.333.334,00 30 3.271.821,48

1-nov-22 30-nov-22 25,78% 2,76% 2,762% 123.333.334,00 30 3.406.270,63

1-dic-22 31-dic-22 27,64% 2,93% 2,933% 123.333.334,00 30 3.616.832,90

1-ene-23 31-ene-23 28,84% 3,04% 3,041% 123.333.334,00 30 3.750.668,35

1-feb-23 14-feb-23 30,18% 3,16% 3,161% 123.333.334,00 14 1.819.210,54

123.333.334,00 123.333.334,00 77.318.720,40

Del señor Juez, atentamente,

JOSÉ LUIS PIMIENTA PÉREZ

C.C 8.307.552 de Medellín

T.P. 21.740 del C. S. de la J.

Telefono 4442256

jlppjudicial@creditex.com.co

 INTERESES MORA LIQUIDADOS SOBRE EL CAPITAL DEL DÍA 23 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 AL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2023

Vigencia

RESUMEN 

517.687.518,40

Vr. Obligación

$595.006.238,80

LIQUIDACIÓN EN FIRMA AL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Demandante: Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A.

 Capital 

Obligación 

77.318.720,40

Asunto: Actualización liquidación del Crédito

TOTALES

E. S. D.

SEÑOR

JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE ITAGUI

Hugo Orlando Acosta Velasquez y OtroDemandado:

Proceso: Ejecutivo

TOTAL LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA

Radicado: 2008-00665

LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

14 de febrero de 2023

En mi carácter de apoderado especial de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, con fundamento

en lo establecido en el numeral 4 del artículo 446 del Código General del Proceso, me permito presentar la

actualización de la liquidación del crédito demandado dentro de esta ejecución, teniendo como base la liquidación

del crédito aprobada por el Despacho.

Actualización liquidación del Crédito al día
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