
                       

P.A.R 

 

 

JUZGADO DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL 

BUCARAMANGA, SANTANDER 

                       
Bucaramanga, dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiuno (2021) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Póngase en conocimiento de la parte demandante, el informe allegado por 

MERCAGAN PARRILA y FIDUCIARIA DEL BANCO DE BOGOTÁ, visto a folios 

que anteceden. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

ÁNGELA MARÍA PARRA RODRÍGUEZ 

Jueza 

 
 

Firmado Por: 
 

ANGELA MARIA PARRA RODRIGUEZ  
JUEZ MUNICIPAL 

JUZGADO 019 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 

 
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez 
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 

2364/12 
 

Código de verificación: 
d7de037e6f6eceb80905979e7de2b2728ffd4e0685a5b5b65dfd55d6ca82f5c6 

Documento generado en 15/03/2021 12:24:22 PM 
 

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 

Rad. 68001-40-03019-2019-00551-00 

 
Referencia: 
Demandante: 
Demandado: 

 
Ejecutivo  
Katerine Hinojoza Galvis 
Ana María García Perdomo  

 Y Otros 

JUZGADO DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL 
BUCARAMANGA, SANTANDER 

 
En Estado Electrónico No. _035_ se notifica a las partes el auto que antecede (Art. 295 C.G.P.) 

 
Se fija a las 08:00 a.m., hoy 17 de marzo de 2021. 

 
 
 
 
 
 

FABIO HUMBERTO BARRAGÁN TELLEZ 
Secretario 

 



15/2/2021 Correo: Paola Andrea Arbelaez Robles - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJhYzQyNGY4LWQyODYtNDIwYS05ZmQ2LThkNmRkNzcyOTcxMAAQAP%2F4lQk%2Fw%2FRG… 1/1

RV: REMISIÓN OFICIO RAD. 2019-00551-00

Juzgado 19 Civil Municipal - Santander - Bucaramanga
<j19cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 15/02/2021 16:36
Para:  Paola Andrea Arbelaez Robles <parbelar@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (167 KB)
CARTA JUZGADO.pdf;

Buenas tardes, remito memorial.

 
FABIO HUMBERTO BARRAGAN TELLEZ
Secretario
Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bucaramanga
Correo electrónico: j19cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Personal Mercagan <personalmercagan@gmail.com> 
Enviado: lunes, 15 de febrero de 2021 3:31 p. m. 
Para: Juzgado 19 Civil Municipal - Santander - Bucaramanga <j19cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: Re: REMISIÓN OFICIO RAD. 2019-00551-00
 
Adjunto estoy enviando comunicación de fecha 15 de febrero de 2021 por medio de la cual el
Representante Legal de la sociedad RESTAURANTE MERCAGAN PARRILLA S.A.S da contestación al
oficio número 00142 de fecha 3 de febrero de 2021.
RAD: 680014003019-2019-00551-00

--  
GERMAN AUGUSTO URIBE
Dpto.  Jurídico y de Personal 
RESTAURANTE MERCAGAN PARRILLA SAS
Tel. 6946161 -  3203820431
Bucaramanga
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9/3/2021 Correo: Paola Andrea Arbelaez Robles - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJhYzQyNGY4LWQyODYtNDIwYS05ZmQ2LThkNmRkNzcyOTcxMAAQAAWs94uiGN5CtyAnfgjWlZI%3D 1/1

RV: Respuesta Oficio Circular No. 00143 contra Ana maría García Perdomo, Carlos Augusto Espinosa y Raúl García García

Juzgado 19 Civil Municipal - Santander - Bucaramanga <j19cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 09/03/2021 9:31
Para:  Paola Andrea Arbelaez Robles <parbelar@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (289 KB)
RESPUESTA OFICIO CIRCULAR NO. 00143 VF.pdf;

Buenos días, remito memorial.

 
FABIO HUMBERTO BARRAGAN TELLEZ
Secretario
Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bucaramanga
Correo electrónico: j19cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: no�ficacionesjudiciales <no�ficacionesjudiciales@fidubogota.com> 
Enviado: martes, 9 de marzo de 2021 9:27 a. m. 
Para: Juzgado 19 Civil Municipal - Santander - Bucaramanga <j19cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Cc: Feria Manascero, Natalia <nferia@fidubogota.com> 
Asunto: Respuesta Oficio Circular No. 00143 contra Ana maría García Perdomo, Carlos Augusto Espinosa y Raúl García García
 

NOTIFICACIONESJUDICIALES@FIDUBOGOTA.COM appears similar to someone who previously sent you email, but may not be that person. Learn why this could be a
risk Comentarios

Señor  
FABIO HUMBERTO BARRAGÁN TELLEZ 
Secretario 
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, SANTANDER 
Palacio de Justicia, segundo piso. Oficina 203 
j19cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

REF. Proceso Ejecutivo 670014003019-2019-00551-00 
Demandante Katerine Hinojoza Galvis 

Demandado Ana María García Perdomo, Carlos Augusto
Espinosa y Raúl García García 

Asunto Respuesta Oficio Circular No. 00143 
 
 
Respetado señor: 
 
Por medio del presente nos permitimos dar respuesta al oficio circular de fecha tres (03) de Febrero de dos mil veintiunos (2021), radicado
en nuestras oficinas el día doce (12) de febrero de 2021 de la misma anualidad
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Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com 

 

Bogotá D.C., marzo 9 de 2021 
 
 
Señor  
FABIO HUMBERTO BARRAGÁN TELLEZ 
Secretario 
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, SANTANDER 
Palacio de Justicia, segundo piso. Oficina 203 
j19cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 

REF. Proceso Ejecutivo 670014003019-2019-00551-00 
Demandante Katerine Hinojoza Galvis 
Demandado Ana María García Perdomo, Carlos Augusto 

Espinosa y Raúl García García 
Asunto Respuesta Oficio Circular No. 00143 

 
 

 
 
Respetado señor: 
 
En atención al oficio de la referencia, de fecha tres (03) de Febrero de dos mil veintiunos (2021), radicado en 
nuestras oficinas el día doce (12) de febrero de 2021 de la misma anualidad, mediante el cual nos informa que 
su Despacho “DECRETÓ el EMBARGO Y RETENCIÓN de los dineros que se tengan depositados en esa 
entidad, cuyo titular sea ANA MARÍA GARCÍA PERDOMO, con la advertencia que en tratándose de cuentas 
de ahorro, se deba tener presente la prohibición consagrada en el numeral 2° del artículo 594 del C. G. P. 
respecto al monto establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia en donde su circular 067 de 
2020 que rige  a partir del 1° de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021, fijó una suma inembargable 
de hasta $38.193.922 moneda corriente para este tipo de producto financiero. LIMITAR el embargo a la suma 
de $4.6120.000”. Nos permitimos informar que, a la fecha, esta persona no tiene vínculo comercial ni financiero 
con FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 
 
En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Elaboró: Sandra Peña 
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