16/11/22, 16:42 Correo: Juzgado 04 Familia - Santander - Bucaramanga - Outlook

Fwd: 2019-597 dicho de peticion

VANESS CONTRERAS HERNANDEZ <vanecontreras0620@gmail.com>
Mié 16/11/2022 1:37 PM

Para: Juzgado 04 Familia - Santander - Bucaramanga <j04fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

—————————— Forwarded message ---------

De: VANESS CONTRERAS HERNANDEZ <yvanecontreras0620@gmail.com>

Date: mié, 9 de nov. de 2022 8:34 a. m.

Subject: Fwd: 2019-597

To: Juzgado 04 Familia - Santander - Bucaramanga <j04fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

—————————— Forwarded message ---------

De: VANESS CONTRERAS HERNANDEZ <vanecontreras0620@gmail.com>

Date: mié, 2 nov 2022 a la(s) 10:59

Subject: 2019-597

To: Juzgado 04 Familia - Santander - Bucaramanga <j04fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

buenas solicito entrega de titulos

LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ
Abogada
Especialista en Derecho Administrativo
USTA
Magister en Derecho Administrativo
USTA
3185867543

LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ
Abogada
Especialista en Derecho Administrativo
USTA
Magister en Derecho Administrativo
USTA
3185867543
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Bucaramanga, 02 de noviembre 2022

Doctora:

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA
Juez Cuarta de Familia

E.S.D

Asunto: Liquidacion
Demandante: LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ
Demandado: HERMES JOSE SEPULVEDA CAMPOS

MEMORIAL
Radicado 2019-597

LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ, identificada con cédula de
ciudadania No. 1.098.706.383 de Bucaramanga, con T.P. No. 267944 del C.S.
de la J., actuando en nombre propio acudo a su despacho con el fin de
manifestar:

Al dia 30 de octubre de 2022, el sefior Hermes me adeuda la suma de :

Junio 2022 $ 910.409

Junio 2022 $ 1.571.064

Julio 2022 $ 1.571.064
Agosto 2022 $ 1.571.064
Septiembre 2022 $ 1.571.064
Octubre 2022 $ 1.571.064

Total $ 8.765.729 mas pension colegio $ 2.115.407 : total $ 10.881.113 mas
laropa no dada en el afio

También hasta el momento en todo el afio 2022 no me ha ayudado con los gastos
escolares ni ha dado la ropa que le corresponde adjunto envio la constancia de
lo que he pagado al colegio $ 4.230.815, lo cual solicito a su sefioria que el sefior
Hermes me reconozca la mitad que he pagado al colegio, no me dio ni para
uniformes ni utiles escolares.

Asi mismo solicito después de aprobada la liquidacién, que me entreguen los
titulos.

No siendo mas el motivo de la presente le pido a su despacho dar por entregada
la liquidacion y siga el tramite correspondiente del mismo.

Del Sefior Juez,

Y

LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ
CC. No. 1.098.706.383 de Bucaramanga
T.P. N° 267944 del C.S. de la J.



Colegio Bilinguie La Consolata

! NIT:
k—; Kra. 2A' W N. 61-02 Tel.: 6449224 - 6411191

- Bucaramanga
R— www.educamos.com
RECIBO DE CAJA
N° Recibo 7843 N° Identificacién: 1098706383
Responsable del pago LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ
Lugar de pago: Pago Amigo - PSE Forma de pago: PAGO AMIGO
Fecha 26 septiembre 2022 Estado Valido

Observaciones:

Recibimos de LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ, identificado(a) con Cédula de ciudadania numero

1098706383, la suma de $ 403.580,00 (cuatrocientos tres mil quinientos ochenta pesos) por los conceptos descritos a
continuacion:

Conceptos Usuario Valor
09 SEPTIEMBRE - N° factura: 9438 Sepulveda Contreras , Nicolas $ 403.580,00
202203 PENSION TRANSICION $ 403.580,00

TOTAL PAGADO $ 403.580,00
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RECIBO DE CAJA

N° Recibo 5891 N° Identificacién: 1098706383
Responsable del pago LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ
Lugar de pago: Banco Forma de pago: CONTADO - BANCOS
Fecha 27 abril 2022 Estado Valido

Observaciones:

Recibimos de LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ, identificado(a) con Cédula de ciudadania numero

1098706383, la suma de $ 403.580,00 (cuatrocientos tres mil quinientos ochenta pesos) por los conceptos descritos a
continuacion:

Conceptos Usuario Valor
04 ABRIL - N° factura: 6925 Sepulveda Contreras , Nicolas $ 403.580,00
202203 PENSION TRANSICION $ 403.580,00

TOTAL PAGADO $ 403.580,00
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Colegio Bilinguie La Consolata
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RECIBO DE CAJA

N° Recibo 6311 N° Identificacién: 1098706383
Responsable del pago LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ
Lugar de pago: Banco Forma de pago: CONTADO - BANCOS
Fecha 26 mayo 2022 Estado Valido

Observaciones:

Recibimos de LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ, identificado(a) con Cédula de ciudadania numero

1098706383, la suma de $ 403.580,00 (cuatrocientos tres mil quinientos ochenta pesos) por los conceptos descritos a
continuacion:

Conceptos Usuario Valor
05 MAYO - N° factura: 7448 Sepulveda Contreras , Nicolas $ 403.580,00
202203 PENSION TRANSICION $ 403.580,00

TOTAL PAGADO $ 403.580,00
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Colegio Bilinguie La Consolata
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RECIBO DE CAJA
N° Recibo 7534 N° Identificacion: 1098706383
Responsable del pago LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ
Lugar de pago: Pago Amigo - PSE Forma de pago: PAGO AMIGO
Fecha 30 agosto 2022 Estado Valido

Observaciones:

Recibimos de LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ, identificado(a) con Cédula de ciudadania numero

1098706383, la suma de $ 403.580,00 (cuatrocientos tres mil quinientos ochenta pesos) por los conceptos descritos a
continuacion:

Conceptos Usuario Valor
08 AGOSTO - N° factura: 8954 Sepulveda Contreras , Nicolas $ 403.580,00
202203 PENSION TRANSICION $ 403.580,00

TOTAL PAGADO $ 403.580,00
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RECIBO DE CAJA

N° Recibo 8230 N° Identificacién: 1098706383
Responsable del pago LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ
Lugar de pago: Pago Amigo - PSE Forma de pago: PAGO AMIGO
Fecha 27 octubre 2022 Estado Valido

Observaciones:

Recibimos de LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ, identificado(a) con Cédula de ciudadania numero

1098706383, la suma de $ 403.580,00 (cuatrocientos tres mil quinientos ochenta pesos) por los conceptos descritos a
continuacion:

Conceptos Usuario Valor
10 OCTUBRE - N° factura: 9944 Sepulveda Contreras , Nicolas $ 403.580,00
202203 PENSION TRANSICION $ 403.580,00

TOTAL PAGADO $ 403.580,00
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RECIBO DE CAJA
N° Recibo 6799 N° Identificacién: 1098706383
Responsable del pago LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ
Lugar de pago: Banco Forma de pago: CONTADO - BANCOS
Fecha 11 julio 2022 Estado Valido

Observaciones:

Recibimos de LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ, identificado(a) con Cédula de ciudadania numero
1098706383, la suma de $ 411.651,00 (cuatrocientos once mil seiscientos cincuenta y uno pesos) por los conceptos
descritos a continuacion:

Conceptos Usuario Valor
06 JUNIO - N° factura: 7934 Sepulveda Contreras , Nicolas $ 403.580,00
202203 PENSION TRANSICION $ 403.580,00
06 JUNIO - N° Nota débito: 3990 Sepulveda Contreras , Nicolas $8.071,00

Relacionada con N° Factura 7934
Recargo unico $8.071,00
TOTAL PAGADO $ 411.651,00
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RECIBO DE CAJA
N° Recibo 7170 N° Identificacion: 1098706383
Responsable del pago LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ
Lugar de pago: Pago Amigo - PSE Forma de pago: PAGO AMIGO
Fecha 30 julio 2022 Estado Valido

Observaciones:

Recibimos de LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ, identificado(a) con Cédula de ciudadania numero

1098706383, la suma de $ 403.580,00 (cuatrocientos tres mil quinientos ochenta pesos) por los conceptos descritos a
continuacion:

Conceptos Usuario Valor
07 JULIO - N° factura: 8462 Sepulveda Contreras , Nicolas $ 403.580,00
202203 PENSION TRANSICION $ 403.580,00

TOTAL PAGADO $ 403.580,00
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RECIBO DE CAJA

N° Recibo 5065 N° Identificacion: 1098706383
Responsable del pago LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ
Lugar de pago: Banco Forma de pago: CONTADO - BANCOS
Fecha 22 febrero 2022 Estado Valido

Observaciones:

Recibimos de LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ, identificado(a) con Cédula de ciudadania numero

1098706383, la suma de $ 343.580,00 (trescientos cuarenta y tres mil quinientos ochenta pesos) por los conceptos
descritos a continuacién:

Conceptos Usuario Valor
02 FEBRERO - N° factura: 5866 Sepulveda Contreras , Nicolas $ 343.580,00
202203 PENSION TRANSICION $ 343.580,00

TOTAL PAGADO $ 343.580,00
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RECIBO DE CAJA

N° Recibo 5553 N° Identificacion: 1098706383
Responsable del pago LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ
Lugar de pago: Banco Forma de pago: CONTADO - BANCOS
Fecha 29 marzo 2022 Estado Valido

Observaciones:

Recibimos de LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ, identificado(a) con Cédula de ciudadania numero

1098706383, la suma de $ 403.580,00 (cuatrocientos tres mil quinientos ochenta pesos) por los conceptos descritos a
continuacion:

Conceptos Usuario Valor
03 MARZO - N° factura: 6438 Sepulveda Contreras , Nicolas $ 403.580,00
202203 PENSION TRANSICION $ 403.580,00

TOTAL PAGADO $ 403.580,00
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RECIBO DE CAJA

N° Recibo 4399 N° Identificacién: 1098706383
Responsable del pago LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ
Lugar de pago: Banco Forma de pago: CONTADO - BANCOS
Fecha 27 diciembre 2021 Estado Valido

Observaciones:

Recibimos de LEIDY VANESSA CONTRERAS HERNANDEZ, identificado(a) con Cédula de ciudadania numero

1098706383, la suma de $ 650.524,00 (seiscientos cincuenta mil quinientos veinticuatro pesos) por los conceptos
descritos a continuacién:

Conceptos Usuario Valor
202201 MATRICULA - N° factura: 5244 Sepulveda Contreras , Nicolas $ 650.524,00
20220002 MATRICULA TRANSICION $ 650.524,00

TOTAL PAGADO $ 650.524,00
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