
PARA TRASLADO LIQUIDACION CREDITO

Gustavo Alonso Gomez Hernandez
Mar 11/07/2023 13:20

Para:Carlos Alberto Ruiz Tabares <cruizt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (442 KB)
LIQUIDACION CUOATA ALIMENTARIA ARTURO ARIAS.pdf;

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: LAURA VALENTINA ARIS AGUDELO
DEMANDADO:  ARTURO ARIAS SANCHEZ.
RADICACIÓN: 2010-00102-00.

GRACIAS

De: Juzgado 08 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j08fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 11 de julio de 2023 1:04 p. m.
Para: Gustavo Alonso Gomez Hernandez <ggomezh@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: LIQUIDACION CREDITO
 

Atentamente,

CARLOS ALBERTO RUIZ TABARES
Secretario

De: Sistema de diagnostico y notificador de Credenciales <bustosucc@hotmail.com>
Enviado: martes, 11 de julio de 2023 13:02
Para: Juzgado 08 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j08fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION CREDITO
 

Santiago de Cali, julio 11 de 2023
 
SEÑORES
JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
LA CIUDAD
 
REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: LAURA VALENTINA ARIS AGUDELO
DEMANDADO:  ARTURO ARIAS SANCHEZ.
RADICACIÓN: 2010-00102-00.
 
 



ASUNTO: LIQUIDACION CRÉDITO (CUOTAS ALIMENTARIAS LIQUIDADAS DESDE MAYO
01 DE 2019 HASTA JUNIO 08 DE 2023, DIA AUDIENCIA EXONERACION CUOTA
ALIMENTARIA)
 
 
ADOLFO ENRIQUE BUSTOS
APODERADO PARTE DEMANDADA

ACUSE RECIBIDO
Enviado desde Outlook
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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ADOLFO ENRIQUE BUSTOS URIBE 

ABOGADO 

 
 

Santiago de Cali, julio 11 de 2023 

 

SEÑORES 

JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI  

LA CIUDAD 

  

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS 

DEMANDANTE: LAURA VALENTINA ARIS AGUDELO 

DEMANDADO:  ARTURO ARIAS SANCHEZ. 

RADICACIÓN: 2010-00102-00. 

 

 

ASUNTO: LIQUIDACION CRÉDITO (CUOTAS ALIMENTARIAS LIQUIDADAS 

DESDE MAYO 01 DE 2019 HASTA JUNIO 08 DE 2023, DIA AUDIENCIA 

EXONERACION CUOTA ALIMENTARIA) 

 

 

Cordial saludo, 

 

 

ADOLFO ENRIQUE BUSTOS URIBE, de autos conocido como mandatario 

judicial de la parte demandada, por medio del presente memorial 

presento la liquidación del crédito conforme al siguiente 

cuadro: 

 

 

MES VR 

CAPITAL 

FECHA VALOR 

INT. 

0.5% 

NUMERO 

DE MES 

TOTAL, 

VALOR % 

Mayo/2019 $236.435 01-06-2019 

A 30-06-

2019 

1.182.17 57 $67.384 

JUNIO/2019 

EXTRA 

$248.435 01-06-2019 

A 30-06-

2019 

1.242.17 56 $69.562 

JUNIO 2019 $236.435 01/06/2019 

A 

30/06/2019 

1.182.17 55 $65.019 

JULIO/2019 $236.435 01-07-2019 

A 30-07-

2019 

1.182.17 54 $63.837 

AGOSTO/2019  $236.435 01-08-2019 

A 30-08-

2019 

1.182.17 53 $62.655 

SEPTIEMBRE/2019 $236.435 01-09-2019 

A 30-09-

2019 

1.182.17 52 $61.473 

OCTUBRE/2019 $236.435 01-10-2019 

A 30-10-

2019 

1.182.17 51 $60.291 

NOVIEMBRE/2019 $236.435 01-11-2019 

A 30-11-

2019 

1.182.17 50 $59.108 

NOVIEMBRE/2019 

EXTRA 

$248.435 01-11-2019 

A 30-11-

2019 

1.242.17 49 $60.866 



DICIEMBRE/2019  $236.435 01-12-2019 

A 30-12-

2019 

1.182.17 48 $56.744 

ENERO 2020 $251.341 01-01-2020 

A 01/30 

2020 

1.256.73 47 $59.066 

FEBRERO 2020 $251.341 01/02/2020 

A 02/30 

2020 

1.256.73 46 $57.810 

MARZO 2020 $251.341 01/03/2020 

A 03/30 

2020 

1.256.73 45 $56.553 

ABRIL 2020 $251.341 01/04/2020 

A 04/30 

2020 

1.256.73 44 $55.296 

MAYO 2020 $251.341 01/05/2020 

A 05/30 

2020 

1.256.73 43 $54.039 

JUNIO 2020 $251.341 01/06/2020 

A 06/30 

2020 

1.256.73 42 $52.783 

JUNIO 2020 

EXTRA 

$263.341 01/06-2020 

A 06/30 

2020 

1.316.70 41 $53.985 

JULIO 2020 $251.341 01/07-2020 

A 07//30 

2020 

1.256.73 40 $50.269 

AGOSTO 2020 $251.341 01/08-2020 

A 08/30 

2020 

1.256.73 39 $49.012 

SEPTIEMBRE 2020 $251.341 01/09-2020 

A 09/30 

2020 

1.256.73 38 $47.756 

OCTUBRE 2020 $251.341 01/10-2020 

A 10/30 

2020 

1.256.73 37 $46.499 

NOVIEMBRE 2020 $251.341 01/11-2020 

A 11/30 

2020 

1.256.73 36 $45.242 

NOVIEMBRE 2020 

EXTRA 

$263.341 01/11-2020 

A 11/30 

2020 

1.316.70 35 $46.084 

DICIEMBRE 2020  $251.341 01/12/2020 

A 12/30 

2020 

1.256.73 34 $45.242 

ENERO 2021 $260.558 01/01/2021 A 
01/30/2021 

1.302.79 33 $42.992 

FEBERO 2021 $260.558 01/02/2021 A 
02/30/2021 

1.302.79 32 $41.689 

MARZO 2021 $260.558 01/03/2021 A 
03/30/2021 

1.302.79 31 $40.386 

ABRIL 2021 $260.558 01/04/2021 A 
04/30/2021 

1.302.79 30 $39.084 

MAYO 2021 $260.558 01/05/2021 A 
05/30/2021 

1.302.79 29 $37.781 

JUNIO 2021 $260.558 01/006/2021 
A 06/30/2021 

1.302.79 28 $36.478 

JUNIO 2021 

EXTRA 

$272.558 01/06/2021 A 
06/30/2021 

1.362.79 27 $36.795 

JULIO 2021 $260.558 01/07/2021 A 
07/30/2021 

1.302.79 26 $36.873 

AGOSTO 2021 $260.558 01/08/2021 A 
08/30/2021 

1.302.79 25 $32.570 

SEPTIEMBRE 2021 $260.558 01/09/2021 A 
09/30/2021 

1.302.79 24 $31.267 



OCTUBRE 2021 $260.558 01/10/2021 A 
10/30/2021 

1.302.79 23 $29.964 

NOVIEMBRE 2021 $260.558 01/11/2021 A 
11/30/2021 

1.302.79 22 $28.661 

NOVIEMBRE 2021 

EXTRA 

$272.558  01/11/2021 A 
11/30/2021 

1.362.79 21 $28.619 

DICIEMBRE 2021 $260.558 01/12/2021 A 
12/30/2021 

1.302.79 20 $26.056 

ENERO 2022 $288.000 01/01/2022 A 
01/30/2022 

1.440 19 $27.360 

FEBRERO 2022 $288.000 01/02/2022 A 
02/30/2022 

1.440 18 $25.920 

MARZO 2022 $288.000 01/03/2022 A 
03/30/2022 

1.440 17 $24.480 

ABRIL 2022 $288.000 01/04/2022 A 
04/30/2022 

1.440 16 $23.040 

MAYO 2022 $288.000 01/05/2022 A 
05/30/2022 

1.440 15 $21.600 

JUNIO 2022 $288.000 01/06/2022 A 
06/30/2022 

1.440 14 $20.160 

JUNIO 2022 

EXTRA  

$300.000 01/06/2022 A 
06/30/2022 

1.500 13 $19.500 

JULIO 2022 $288.000 01/07/2021 A 
07/30/2022 

1.440 12 $17.280 

AGOSTO 2022 $288.000 01/08/2022 A 
08/30/2022 

1.440 11 $15.840 

SEPTIEMBRE 2022 $288.000 01/09/2022 A 
09/30/2022 

1.440 10 $14.400 

OCTUBRE 2022 $288.000 01/10/2022 A 
10/30/2022 

1.440 09 $12.960 

NOVIEMBRE 2022 $288.000 01/11/2022 A 
11/30/2022 

1.440 08 $11.520 

NOVIEMBRE 2022 

EXTRA 

$300.000 01/11/2022 A 
11/30/2022 

1.500 07 $10.500 

DICIEMBRE 2022 $288.000 01/12/2022 A 
12/30/2022 

1.440 06 $ 8.640 

ENERO 2023 $336.000 01/01/2023 A 
01/30/2023 

1.680 05 $ 8.400 

FEBRERO 2023 $336.000 01/02/2023 A 
02/30/2023 

1.680 04 $ 6.720 

MARZO 2023 $336.000 01/03/2023 A 
03/30/2023 

1.680 03 $ 5.040 

ABRIL 2023 $336.000 01/04/2023 A 
04/30/2023 

1.680 02 $ 3.360 

MAYO 2023 $336.000 01/05/2023 A 
05/30/2023 

1.680 01 $ 1.680 

JUNIO 2023 $ 89.600 01/06/2023 A 
06/30/2023 

    0 0       0 

 

 

Capital mayo 01 de 2019 hasta junio 08 de 2023= $15.428.536 

Interés 0.5% mensual mayo 01/19 a junio 08/23   $ 1.997.056 

TOTAL, Capital más intereses                    $17.425.592 

 

 

ADOLFO ENRIQUE BUSTOS URIBE 

C.C. No 16.615.348 de Cali (V) 

T.P. 256281 DEL CSJ    

CARRERA  4 No 12-41 EDIFICIO SEGUROS BOLIVAR OF.715 

TEL (602) 888 92 78 – CELULAR 313 733 02 07  

bustosucc@hotmail.com 

mailto:bustosucc@hotmail.com

