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Juzgado 14 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto14me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Para: Christian Acevedo Mejia <cacevedm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

A Julian Mazo Bedoya
&
; Secretario
m Juzgado 14 Civil Circuito de Oralidad de Medellin
k- Seccional Antioguia-Chocd
£
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B cctoldme@cendoj.ramajudicial.gov.co
ﬁﬂ?}ﬂﬂﬂgypfﬁw . Teléfono: +57-2 32 15 92
e L Judicarura .
.@A Carrera. 52 42-73 Piso 13 Of. 1307
Medellin Antioquia

De: Secretaria Juzgado 14 Civil Circuito - Seccional Medellin <secctol4me@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 27 de octubre de 2021 1:28 p. m.

Para: Juzgado 14 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cctol4me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: memorial correccion liquidacidn del crédito 2021-00125

De: Coordinacion Juridica <coordinacionjuridica@puentesyasociados.com>

Enviado: miércoles, 27 de octubre de 2021 1:25 p. m.

Para: Secretaria Juzgado 14 Civil Circuito - Seccional Medellin <secctol4me@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: memorial correccion liquidacién del crédito 0125-20221
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GERMAN ORLANDO PUENTES NUNEZ
C.C. 80.770.420 de Bogota
T.P.203.536 del C.S. de la J.

Antes de imprimir este mensaje asegurese de que sea necesario proteger el medio ambiente esta
también en sus manos.

Este mensaje, incluyendo sus eventuales archivos adjuntos, puede contener informacion confidencial, de
uso restringido y/o legalmente protegida. Si usted ha recibido este mensaje por error, no debe utilizar,
copiar, divulgar, distribuir o tomar cualquier actitud basada en esta informacion. Solicitamos la inmediata
eliminacién del mensaje de su sistema. Cualquier retencién, difusion, divulgacion o copia de este
mensaje es prohibida y sera sancionada por la ley.
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PUENTES & ASOCIADOS

ABOGADOS ESPECIALIZADOS

SENOR

JUEZ CATORCE (14) CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA
E.S.D.

RADICADO: 2021-0125

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE:  NUTRYRS.A

DEMANDADO: GUPA AGRO S.A.S Y ANDRES ANTONIO GUTIERREZ
ASUNTO: CORRECCION LIQUIDACION DEL CREDITO

GERMAN ORLANDO PUENTES NUNEZ, mayor de edad, domiciliado en Bogota,
identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderado de la parte
demandante, con el debido respeto, me permito presentar CORRECCION de Ia liquidacion
de crédito dentro del proceso en referencia, teniendo en cuenta que no se habian incluido las
agencias de derecho y no se habian incluido los intereses del mes de febrero a junio de
2019, asi mismo solicito al despacho, que teniendo en cuenta que la liquidacién de costas se
realiza por la secretaria, una vez se liquide, se adicione dentro de |a presente liguidacion:

TABLA DE INTERESES

Nombre del
Pemandado GUPA AGRO S.AS

FECHA DE VENCIMIENTO 1-feb-19
FACTURAS
TASA
DE
USURA
DIAS INTERES |
DESDE  |HASTA| EN | capaL | 15 |7 poR lwggg%?es INTERESES | 2220 DE
MORA veces’e MES A INTERESES
Interés .
Bancario
Corriente
- 28-feb- 3 : ) : 5 3
1-febel9 19 27 1243.000,000 | 29:55% | 0,08% 2.22% | 5385488 | 5.385.488
31- 3 : 3 s
2-mar-1¢ mar-19 | 2% | 243.000.000 | 29.06% | 2,34% 0.08% | 5688495 | 11.073.983 |
30-abr- 5 5 | 3
1-abr-19 19 2% |243.000.000 | 28:98% | 2,33% 0.08% 5.672.835 | 16.746.818
31 $ 3 3
I-may1a may-19| %0 |243.000000] 2901% | 242% | 008% | v |t
o 30-jun- $ 5 3 0 $ $
20Jun-18 19 19 |243.000.000| 28:95% | 0.80% | 0.08% | o2 o 24.575.468
N 31-jul- $ 6 4 0 3 $
1ul-18 19 30 | 243.000.000 | 28:92% | 241% 0.08% | 5856.300 | 30431 768
” 31- 5 o 0 0 $ $
1-ago-18 ago-19 | %° |243.000.000 28:98% | 242% | 008% | o0 aoa0
_ 30- 5 : : : s s
1-sep-19 sep-19 | 29 |o43000.000| 2898% | 233% | 0.08% | 0o 41.973.053
. 31-0ct- 5 - : - S 3
1-0ct-19 19 30 243000000 | 28:65% | 2.39% 0,08% 5.801.625 | 47.774.678
P 30' $ 0 0 0, $ S
1-nov-19 nov-18 | 2% |243.000.000 | 28:55% | 2,30% 0.08% | 5588663 | 53382340

PBX: 8088293 — 8088294 — 8088295
Direccion: Calle 1 A sur No. 72 — 18 Bogota
info@puentesyasociados.com
www.puentesyasociados.com

@



PUENTES & ASOCIADOS!

ABOGADOS ESPECIALIZADOS

{-die-19 20| 20 2$43.ooo.ooo 28,37% | 2.36% D:08% 5.744?.925 55,406268
Teanetl o0 | 23;13.000.000 28,16% | 235% | 0,08% 5.702$_4oo ..
i o | 28 2:213.000.000 2859% | 2.22% | 008% | .00 70.2184.175
T-maral %zr-zo - 2$43.00D.DOO 2843% | 237% | 008% | 5.0 .
1alral o | 29 2$43.ooo.ooo 28,04% | 2.26% | 0,08% 5.485;?.830 -
| 1-mag-20 Sr:'l;y-ZO . 223.000.000 27.29% | 2.27% 0,08% 5.522225 86.98%305
TR | 2 2$43.ooo.ooo 2718% | 219% | 008% | o8 o o
T4ul-20 o | e 2a3.000000] 2718% | 227% | 008% 5.503.050 SEIn
1-8g6-20 g;;:-zo op 2$43.000.000 27:44% | 220% | 0,08% 5.55?.600 s
1-aep-20 32;-20 o 2$43.000.000 2753% | 2.22% | 0,08% 5.383998 108.7?6,338
1-0ct-20 | & 2$43.ooo_ooo 27.14% | 226% | 008% | .5 {0 i
T-hev-20 vor20 | 29 2$43.000.ooo 26,76% | 216% | 007% | . b | 840 5
i gg_dic_ o 2$43.000_000 28,19% | 2,18% 0.87% 5.303475 124,753_935
1«ames-21 2:1-9-21 - 2%43.000.000 2598% | 217% 0.0r% 5.26§.950 130.05$4.883
1-feb-21 5| 2%13.000.000 2631% | 197% | 007% 4.?92998 .
e mora1| 2$43.ooo.ooo 2612% | 218% | 007% | .00 0 140.1::?8.168
b 5| 2 2$4:3.Doo.ooo 2587% | 209% | 007% | 500 15230815
-may-21 Sn,:e;y-m 20 2$43_000.000 2583% | 215% | 0,07% 5.23?575 -
1-jun-21 g?-jun- 29 2%13.000.000 25,82% | 2,08% 0.07% 5.053$.286 155.5o$4.573
1-Jui-21 SU | @ 2$43.ooo.ooo 25.77% | 215% | 007% | o580 IBDIBA
1-Agn-21 2;5-21 2 2$43.ooo.ooo 2586% | 218% | 007% | o0 588 753
1-58p-21 :25-21 & 2??43_000.000 25.79% | 208% | 007% | 0.3, LA
il 53 | 24 2%3.000.000 B2l | Tietn 0.07% 4.1565.440 1751?7606
L Resumen de la Liquidacion
CAPITAL $ 243.000.000
Intereses Moratorios del Capital de las Cuotas en $ 175.157 606 |
Mora
Agencias De Derecho $ 9.500.000 |
Total $ 437.157.608
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TOTAL, LIQUIDACION DEL CREDITO..........ooooonn., $ 437.157.606

SON: CUATROCIENTOS TREINTA SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS SEIS PESOS. ($394.671.589)

Sirvase sefior Juez dar tramite pertinente a la liquidacion del crédito allegada.

Del sefior juez,
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