21/10/21 11:24 Correo: Christian Acevedo Mejia - Outlook

Juzgado 14 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto14me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Para: Christian Acevedo Mejia <cacevedm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

v

Julian Mazo Bedoya

Secretario
Juzgado 14 Civil Circuito de Oralidad de Medellin
Seccional Antioguia-Chocd

4 OE c®

EES cctoldme@cendoj.ramajudicial.gov.co
Consejo Superior  \§ Telgfono: +57.2 32 15 92

de la Judicarura
! @‘n Carrera. 52 42-73 Piso 13 Of. 1307
Medellin Antioquia

De: Secretaria Juzgado 14 Civil Circuito - Seccional Medellin <secctol4me@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 20 de octubre de 2021 4:32 p. m.

Para: Juzgado 14 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cctol4me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: MEMORIAL LIQUIDACION DEL CREDITO 0125-2021

De: Coordinacion Juridica <coordinacionjuridica@puentesyasociados.com>

Enviado: miércoles, 20 de octubre de 2021 4:10 p. m.

Para: Secretaria Juzgado 14 Civil Circuito - Seccional Medellin <secctol4me@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: MEMORIAL LIQUIDACION DEL CREDITO 0125-2021

Por medio del presente, en calidad de apoderado de la parte actora, radico a su honorable despacho
memorial aportando liquidacion del crédito del siguiente proceso:
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uls Antes de imprimir este mensaje asegurese de que sea necesario proteger el medio ambiente estd también en sus
manos.

Este mensaje, incluyendo sus eventuales archivos adjuntos, puede contener informacién confidencial, de uso restringido y/o legalmente protegida. Si usted

ha recibido este mensaje por error, no debe utilizar, copiar, divulgar, distribuir o tomar cualquier actitud basada en esta informacidn. Solicitamos la

inmediata eliminacién del mensaje de su sistema. Cualquier retencidn, difusién, divulgacién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley.
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SENOR

JUEZ CATORCE (14) CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA
E. S.D.

RADICADO: 2021-0125

PROCESO: - EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: NUTRYRS.A

DEMANDADO: GUPA AGRO S.A.S Y ANDRES ANTONIO GUTIERREZ
ASUNTO: LIQUIDACION DEL CREDITO

GERMAN ORLANDO PUENTES NUNEZ, mayor de edad, domiciliado en Bogota,
identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderado de la parte

demandante, con el debido respeto, me permito presentar liquidacion de crédito dentro del
proceso en referencia, la cual liquido de la siguiente forma:

TABLA DE INTERESES

Nombre del ‘

Demandado GUPA AGRO'S.A.S

FECHA DE VENCIMIENTO 19-jun-19
FACTURAS
TASA
DE
USURA .
DIAS INTERES
1.5 INTERESES SALDO DE
DESDE HASTA Mg\léA CAPITAL VeS| Eﬂgg POR DIA INTERESES INTERESES
Interés
Bancario
Corriente
. 30-jun- $ & . 3 . A A
20-jun-19 19 10 243.000.000 28,95% 0,80% 0,08% 1.954 125 $ 1.954.125
; 31-jul- 3 $ -
T-jul-19 19 30 243.000.000 28,92% 2,41% 0,08% 5.856.300 $ 7.810.425
31- $ ) 0 0 $ 7E
1-ago-19 2go-19 30 243.000.000 28,98% 2,42% 0,08% 5.868 450 $13.678.875
30‘ $ o 0 0, $ =54
1-sep-18 sep-19 29 243.000.000 28,98% 2,33% 0,08% 5672 835 $19.351.710
31-oct- $ o . $ 4 BRI
1-0ct-19 19 30 243.000.000 28,65% 2,39% 0,08% 5.801.625 $.25.153,335
30- 3 $ :
1-nov-19 nov-19 29 243.000.000 28,55% 2,30% 0,08% 5588 663 $30.741.998
. 31-dic- 3 " 5 $ 5%
1-dic-19 19 30 243.000.000 28,37% 2.36% 0,08% 5744 925 $ 36.486.923
x 31- $ 0 o, 0 $ N
1-ene-20 i I 30 243.000.000 28,18% 2,35% 0,08% 5702.400 $42.189.323
29-feb- $ 8 G $ »ana
1-feb-20 20 28 243.000.000 28,59% 2,22% 0,08% 5.403 510 $47.592.833
31- $ $ ,
1-mar-20 . 30 243.000.000 28,43% 2.37% 0,08% 5.757.075 $53.349.908
30-abr- $ o 0 o 3 -
1-abr-20 20 29 243.000.000 28,04% 2,26% 0,08% 5.488.830 $ 58.838.738
31" $ 0 0, 0 $ g 2
1-may-20 may-20 30 243.000.000 27.29% 2,27% 0,08% 5.506.005 $ 64.364.953
1-jun-20 30-jun- 29 $ 27,18% 2,19% 0,08% L 3 $69.685.448
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20 243.000.000 5.320.485 | |
14ul-20 il 2$43_000_000 2718% | 227% | 008% | .5 |s75189.308]
tago20 |31 | 30 3,000,000 | 2744% | 229% | 0,08% 5550600 | S 80.745.998
tsep20 |2 0| 29 | conooo| 27:5%% | 222% | 0,08% 588 00s | $86.134.995
1-0ct-20 g;‘“t' 30 2%13_000_000 2714% | 226% | 008% | .2 |se1630845
tnov20 0 0| 20 |3 ol 2876% | 216% | 007w 5038270 | §96.869.115 |
g2l 50 | 30 2$43.ooo.ooo 2619% | 218% | 007% | ;.03 . $102.172.590
tene2l | Jioq| % 2a3.000.000] 2598% | 247% | 0073 5260950 | $107 438,540
1-fehs2 5| @ 2$43.ooo.ooo 2631% | 197% | 0,07% 4.793998 $112.228.538
tmar2t |7 | 30 223000000 2512% | 2.18% | oo 568,288 $117.516.825
a2t 5] 29 | S oonoo0| 2597% | 200% | oorw 5.062649 | 512259047
1-may-21 §n1a_y-21 30 2$43.ooo.ooo 2583% | 2,15% 4, D7% 5.23§.575 $127.830.049
14021 S| 29 2$43.ooo.000 2582% | 208% | 007% | oo 3.0 $132.883.335
HHLE | = 2$43.ooo.ooo 25,77% | 215% | 0,07% 5.2183.425 $138.101.760
20021 20001 | Ssconooo| 258% | 216% | oom 5206650 |$143.338.410 |
tsee2t |Sion| 2 |Jusonnono] 2579% | 208% | oor 5.047414 | 5148 385,824
Ll 5% | 19 2a3.000000| 2562% | 135% | 0,07% 780 765 s151_5?1.5@‘

Resumen de la Liquidacién
CAPITAL $ 243.000.000
Intereses Moratorios del Capital de las Cuotas en Mora $151.671.589
Total $ 394.671.589
TOTAL, LIQUIDACION DEL CREDITO........ooooooeee . $ 394.671.589

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS. ($394.671.589)

Sirvase sefior Juez dar tramite pertinente a la liquidacion del crédito allegada.

Del sefior juez,

: ORLANDO PUENTES NUNEZ
Z 80.770.420 de Bogota
P. 203536 del C.5J JE
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