7/3/22, 9:06 Correo: Christian Acevedo Mejia - Outlook

Juzgado 14 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto14me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Para: Christian Acevedo Mejia <cacevedm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

A Julian Mazo Bedoya
&
; Secretario
m Juzgado 14 Civil Circuito de Oralidad de Medellin
k- Seccional Antioguia-Chocd
£

‘o c®
oOE
EEd cctoldme@cendoj.ramajudicial.gov.co

Consejo Superior ¢ Teléfono: +57-2 32 15 92

de la Judicarura .
.@A Carrera. 52 42-73 Piso 13 Of. 1307
Medellin Antioquia

De: Secretaria Juzgado 14 Civil Circuito - Seccional Medellin <secctol4me@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 4 de marzo de 2022 11:21 a. m.

Para: Juzgado 14 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cctol4me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: LIQUIDACION DE CREDITO 2021-0125

De: Coordinacion Juridica <coordinacionjuridica@puentesyasociados.com>

Enviado: viernes, 4 de marzo de 2022 10:54 a. m.

Para: Secretaria Juzgado 14 Civil Circuito - Seccional Medellin <secctol4me@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: comercial@puentesyasociados.com <comercial@puentesyasociados.com>

Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO 2021-0125

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADcwNGNiZDkOLTE4OTUtNGI2NC1hZTYXLTFIZGViODhiZWIXMgAQAKxxIwB1ikNnjoxhzBmvYVY %3D 12



7/3/22, 9:06 Correo: Christian Acevedo Mejia - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADcwNGNiZDkOLTE4OTUtNGI2NC1hZTYXLTFIZGViODhiZWIXMgAQAKxxIwB1ikNnjoxhzBmvYVY %3D 2/2



PUENTES & ASOCIADOS

ABOGADOS ESPECIALIZADOS

SENOR

JUEZ CATORCE (14) CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN
E.S.D

RADICADO: 2021-0125

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: NUTRYR S.A
DEMANDADO:  GUPA AGRO SAS Y ANDRES ANTONIO GUTIERREZ
ASUNTO: ACTUALIZACION LIQUDACION DEL CREDITO

GERMAN ORLANDO PUENTES NUNEZ, mayor de edad, domiciliado en Bogota D.C., identificado como
aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderado de Ia parte demandante, con el debido respeto,
me permito presentar actualizacion de la liquidacion del crédito dentro del proceso en referencia:

TABLA DE INTERESES
GUPA AGROS.A.S

Nombre del Demandado

FECHA DE VENCIMIENTO |

FACTURAS

DIAS EN TASADE USURA |\ or s POR |INTERESES SALDO DE

DESDE | HASTA ORA CAPITAL 1Bzr:f§§z 810 lrr:lt:rr;j s poRDIA | NTERESES | AP OE |
1feb19  [284e0-19 27 |5 243.000.000 29,55% 0,08% 222% |$  5385488|% 5385438
2mar19 |31-mar-19 29 |$ 243.000.000 29,06% 2,34% 008% |$  5688495|5  11.073.983]
1abr19  |30-br-19 29 |$ 243.000.000 28,98% 2.33% 008% |$  5672835|$ 16.746.818|
may-19  |31-may-19 30 |$ 243.000.000 29,01% 2,42% 008% |  587455|5 22621343
204un19  |304un-19 10 |$ 243.000.000 28,95% 0,80% 008% |$  1054125|$  24.575.408 |
1919 [31ju-19 30 |$ 243.000.000 28,92% 2.41% 008% |$  5856300]8  30431.768
1ago19  |31-ago-19 30 |$ 243.000.000 28,98% 2,42% 008% |$  5868450|5  36.300.218
1sep19  |30-5ep-19 29 |$ 243.000.000 28,98% 2,33% 008% |$  5672835|%  41.973.05
10ct-19  |31-0ct-19 30 | $ 243.000.000 28,65% 2.39% 008% |$  5801625]8 47.774.678
1now19  [30-nov-19 29 |$ 243.000.000 28,55% 2.30% 008% |$  5588.663]%  53.363.340 |
1dic19  |31-dic-19 30 |$ 243.000.000 28,37% 2.36% 008% |$  5744925]%  59.108.265
1ene20  |31ene-20 30 |$ 243.000.000 28,16% 2,35% 008% |$  5702400|S  64.810.665
1feb20  |29-feb-20 28 | 243.000.000 28,59% 2,20% 008% |$  5403510]$ 70214175
1mar20  |31-mar-20 30 |$ 243.000.000 28,43% 2.37% 008% |$ 5757.075|$  75.971.250
1br20  |30-abr-20 29 |$ 243.000.000 28,04% 2,26% 008% |$  5488.830|$  81.460.080 |
1may20 |31-may-20 30 |S 243.000.000 27,20% 2.97% 008% |$  5526225|%  86.986.305 |
19020 |30jun-20 29 |$ 243.000.000 27.18% 2.19% 008% |$  5320485|%  92306.790
19u20  |319u-20 30 |$ 243.000.000 27,18% 2.27% 008% |$ 5503950 (5  o7.610740]
129020  |31-ago-20 30 |$ 243.000.000 27,44% 2,20% 008% |$  5556.600|$ 103.367.340 |
1sep20  |30-s56p-20 29 |$ 243.000.000 27,53% 2.22% 008% |$  5388.998|$ 108.756.338
10ct20  |31-0ct-20 30 |$ 243.000.000 27,14% 2.26% 008% |$ 5495850 | $ 114252188
1nov20  |30-nov-20 20 |$ 243.000.000 26,76% 2.16% 007% |$  5238270|$ 119.490.458
1dic20  |31-dic-20 30 |$ 243.000.000 26,19% 2.18% 007% |$  5303475|$ 124.793.933
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1ene21  |[31-ene2t 30 |$ 243.000.000 25,98% 2,17% 007% |$  5260950|$ 130.054.883
14eb21  |284eb-21 27 |$ 243.000.000 26,31% 197% 007% |$  4794998|$ 134.849.880 |
mar-21  [31-mar-21 30 |$ 243.000.000 26,12% 2,18% 007% |$  5288.288|9 140.138.168
1-abr21  |30-abr-21 29 |$ 243.000.000 25,97% 2,00% 007% |$  5082649|$ 145220816
1-may-21  |31-may-21 30 |$ 243.000.000 25,83% 2,15% 007% |$  5230575|§ 150.451.391
14un21  |30un-21 29 | 243.000.000 25,82% 2,08% 007% |$  5053.286|$ 155504678
uk2t [31ul21 30 |$ 243.000.000 25,77% 2,15% 007% |$  5218425($ 160.723.103
1-ago21  |31-ago-21 30 |$ 243.000.000 25,86% 2,16% 007% |$  5236650|$ 165950.753
1sep21  [30-sep-21 29 |$ 243.000.000 25,79% 2,08% 007% |$§  5047414[$ 171.007.166
foct21  [31-oct-21 30 |$ 243.000.000 25,62% 2,14% 007% |$  5188050($ 176.195.216
1nov2!  [30-now-21 29 |$ 243.000.000 25,91% 2,09% 007% |$  5070904|$ 181.266.120
1dic21  [31dic-21 30 |$ 243.000.000 26,19% 2,18% 007% |$ 5303475 $ 186.569.595
1ene22  [31-ene22 30 |$ 243.000.000 26,49% 221% 007% |$ 5364225 $ 191.933.820
1feb-22  [284eb-22 27 |'$ 243.000.000 27,45% 2,06% 008% |$ 5002763 $ 196.936.583
mar22  |2mar-22 1 $ 243,000.000 21,71% 0,08% 0,08% |$ 187.009| $  197.123.591
Resumen de la Liquidacion

CAPITAL $243.000.000

Intereses Moratorios del Capital de las Cuotas en Mora $197.123.591

Agencias De Derecho $9.500.000

Total $459.123.591

TOTAL, LIQUIDACION CREDITO.......vvvve oo oo oo $459.123.591

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS
NOVENTA'Y UNO MIL PESOS M/CTE. ($459.123.591)

Del Sefior Juez,

o

ORLANDO PUENTES NUNEZ

.C. 80.770.420 de Bogota D.C.
T.P<203.536 del C.S de la J.%ﬂ/
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