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RE: 110014189 022 2018 00875 00 - SOLICITUD DE CORRER TRASLADO DE LIQUIDACIÓN
DEL CRÉDITO.

Miguel Angel Saza D. <MIGUELSAZA@hotmail.com>
Vie 29/09/2023 12:03 PM
Para:Juzgado 22 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C. <j22pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (104 KB)
2018-00875 Allega LCre.pdf;

Señor 
JUEZ 22 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ D.C. 
E.                    S.                    D. 

 
 

Ref.:     EJECUTIVO SINGULAR No. 110014189 022 2018 00875 00 
De:             Oscar Jairo Martin Moreno 

C.C. No. 17.183.735 
Contra:      Ross Mary Colorado C. 

      C.C. No. 35.523.357 
Julio Cesar Díaz Hernández 
C.C. No. 11.440.050 

Asunto:     ALLEGAR LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO 

Cordial saludo.

Tiene razón, la liquidación se remitió, pero al anterior correo de radicación de
memoriales.

Por lo anterior, presento liquidación a la fecha. Adjunto envío memorial y
anexos del asunto indicado, en 3 folio(s).
 
Respetuosamente:
 
Endosatario en Procuración del Demandante:
 
MIGUEL ANGEL SAZA DAZA
C.C. No. 80.859.305 de Bogotá D.C.
T.P. No. 176.402 del C.S. de la J.
Correo Electrónico: MIGUELSAZA@hotmail.com

Aviso Legal: Este mensaje y sus anexos son confidenciales e interesan solamente a su destinatario. No hay renuncia
a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión equivocada o errónea. Si usted ha recibido este mensaje
por error, debe borrarlo en su totalidad de su sistema y notificar de tal hecho al remitente. Cualquier divulgación,
copia, distribución o acción realizada por acción u omisión en relación a ello, está prohibida y constituye un delito

hacerlo. Cualquier opinión, queja o reclamo del contenido de este mensaje favor comunicarlo al remitente.
 

No imprima este correo, si no es absolutamente necesario. El cuidado del medio
ambiente es responsabilidad de todos.
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De: Juzgado 22 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j22pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 29 de septiembre de 2023 10:51
Para: miguelsaza@hotmail.com <miguelsaza@hotmail.com>
Asunto: RE: 110014189 022 2018 00875 00 - SOLICITUD DE CORRER TRASLADO DE LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO.
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial del Poder Público

JUZGADO VEINTIDÓS (22) DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE  DE BOGOTÁ D.C.*
Calle 11 Nº 9-28 Piso 5º Telefax: 601 283 00 77  

 Bogotá D.C.– Colombia
Correo electrónico: <j22pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial y respetuoso saludo, a la fecha NO se ha recibido
liquidación del crédito por usted mencionada, por favor
sírvase reenviar el correo al cual usted hace referencia,
como quiera que, lo unico recibido en julio fue la petción

que se anexa.  

 Cordialmente,
JULIETH ORTIZ R 

Secretario

De: Miguel Angel Saza D. <MIGUELSAZA@hotmail.com>
Enviado: viernes, 29 de septiembre de 2023 8:30 a. m.
Para: Juzgado 22 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j22pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: 110014189 022 2018 00875 00 - SOLICITUD DE CORRER TRASLADO DE LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO.
 
Señor 
JUEZ 22 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ D.C. 
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E.                    S.                    D. 
 
 

  Ref.:   EJECUTIVO SINGULAR No. 110014189 022 2018 00875 00 
De:             Oscar Jairo Martin Moreno 

C.C. No. 17.183.735 
Contra:      Julio Cesar Díaz Hernández 

C.C. No. 11.440.050 
Asunto:     SOLICITUD DE CORRER TRASLADO DE LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO. 

Cordial saludo. 
  
Adjunto envío memorial del asunto indicado, en 1 folio(s). 
  
Respetuosamente: 
  
Endosatario en Procuración del Demandante: 
  
MIGUEL ANGEL SAZA DAZA 
C.C. No. 80.859.305 de Bogotá D.C. 
T.P. No. 176.402 del C.S. de la J. 
Correo Electrónico: MIGUELSAZA@hotmail.com 

 
Aviso Legal: Este mensaje y sus anexos son confidenciales e interesan solamente a su destinatario. No hay renuncia
a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión equivocada o errónea. Si usted ha recibido este mensaje
por error, debe borrarlo en su totalidad de su sistema y notificar de tal hecho al remitente. Cualquier divulgación,
copia, distribución o acción realizada por acción u omisión en relación a ello, está prohibida y constituye un delito

hacerlo. Cualquier opinión, queja o reclamo del contenido de este mensaje favor comunicarlo al remitente.
 

No imprima este correo, si no es absolutamente necesario. El cuidado del medio
ambiente es responsabilidad de todos.

mailto:MIGUELSAZA@hotmail.com


Señor 
JUEZ 22 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ D.C. 
E.  S.  D. 

 
 

Ref.: EJECUTIVO SINGULAR No. 110014189 022 2018 00875 00 
De:   Oscar Jairo Martin Moreno 

C.C. No. 17.183.735 
Contra: Ross Mary Colorado C. 

 C.C. No. 35.523.357 
Julio Cesar Díaz Hernández 
C.C. No. 11.440.050 

Asunto: ALLEGAR LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO 
 
 
MIGUEL ANGEL SAZA DAZA, identificado civil y profesionalmente como aparece bajo 
mi firma, endosatario en procuración del demandante en el proceso de la referencia; 
concurro a su despacho para allegar LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO según lo establecido 
en el artículo 446 del Código General del Proceso, conforme al auto que libró 
mandamiento de pago y el que lo corrige, por lo que solicito se le imparta la 
aprobación a la misma. 
 
Como consecuencia de lo anterior, ruego a su señoría que en aplicación del artículo 
447 del Código General del Proceso, SE ORDENE LA ENTREGA DE LOS TÍTULOS 
JUDICIALES Y/O DINEROS QUE SE HALLEN DEPOSITADOS PARA EL PRESENTE PROCESO, 
a favor del demandante; hasta el monto de las liquidaciones de crédito y costas 
aprobadas. 
 
En caso de que el valor de la liquidación del crédito aprobada y/o la sumatoria con 
las costas aprobadas sea superior al límite de la cautelar ordenada ($5.400.000), le 
solicito se amplíe la misma al monto suficiente a fin de que se pague al acreedor el 
valor total de las liquidaciones aprobadas. 
 
Anexo liquidación del crédito: capital e intereses de plazo y mora hasta el veintinueve 
(29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023): SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
DOCE MIL SESENTA Y TRES PESOS ($7.412.063) M/CTE. 
 
Respetuosamente: 
 

 
 
 
 
 

_______________________________ 

MIGUEL ANGEL SAZA DAZA 
C.C. No. 80.859.305 de Bogotá D.C. 

T.P. No. 176.402 del C.S. de la J. 
Correo Electrónico: MIGUELSAZA@hotmail.com 

mailto:MIGUELSAZA@hotmail.com


Desde Hasta

29/07/2017 31/07/2017 2.500.000$         21,98 2,75 3 6.869$          
1/08/2017 31/08/2017 2.500.000$         21,98 2,75 31 70.977$        
1/09/2017 30/09/2017 2.500.000$         21,48 2,69 30 67.125$        
1/10/2017 31/10/2017 2.500.000$         21,15 2,64 31 68.297$        
1/11/2017 30/11/2017 2.500.000$         20,96 2,62 30 65.500$        
1/12/2017 31/12/2017 2.500.000$         20,77 2,60 31 67.070$        
1/01/2018 31/01/2018 2.500.000$         20,69 2,59 31 66.811$        
1/02/2018 28/02/2018 2.500.000$         21,01 2,63 28 61.279$        
1/03/2018 31/03/2018 2.500.000$         20,68 2,59 31 66.779$        
1/04/2018 30/04/2018 2.500.000$         20,48 2,56 30 64.000$        
1/05/2018 31/05/2018 2.500.000$         20,44 2,56 31 66.004$        
1/06/2018 30/06/2018 2.500.000$         20,28 2,54 30 63.375$        
1/07/2018 31/07/2018 2.500.000$         20,03 2,50 31 64.680$        
1/08/2018 31/08/2018 2.500.000$         19,94 2,49 31 64.390$        
1/09/2018 30/09/2018 2.500.000$         19,81 2,48 30 61.906$        
1/10/2018 31/10/2018 2.500.000$         19,63 2,45 31 63.389$        
1/11/2018 30/11/2018 2.500.000$         19,49 2,44 30 60.906$        
1/12/2018 31/12/2018 2.500.000$         19,40 2,43 31 62.646$        
1/01/2019 31/01/2019 2.500.000$         19,16 2,40 31 61.871$        
1/02/2019 28/02/2019 2.500.000$         19,70 2,46 28 57.458$        
1/03/2019 31/03/2019 2.500.000$         19,37 2,42 31 62.549$        
1/04/2019 30/04/2019 2.500.000$         19,32 2,42 30 60.375$        
1/05/2019 31/05/2019 2.500.000$         19,34 2,42 31 62.452$        
1/06/2019 30/06/2019 2.500.000$         19,30 2,41 30 60.313$        
1/07/2019 31/07/2019 2.500.000$         19,28 2,41 31 62.258$        
1/08/2019 31/08/2019 2.500.000$         19,32 2,42 31 62.388$        
1/09/2019 30/09/2019 2.500.000$         19,32 2,42 30 60.375$        
1/10/2019 31/10/2019 2.500.000$         19,10 2,39 31 61.677$        
1/11/2019 30/11/2019 2.500.000$         19,03 2,38 30 59.469$        
1/12/2019 31/12/2019 2.500.000$         18,91 2,36 31 61.064$        
1/01/2020 31/01/2020 2.500.000$         18,77 2,35 31 60.611$        
1/02/2020 29/02/2020 2.500.000$         19,06 2,38 29 57.577$        
1/03/2020 31/03/2020 2.500.000$         18,95 2,37 31 61.193$        
1/04/2020 30/04/2020 2.500.000$         18,69 2,34 30 58.406$        
1/05/2020 31/05/2020 2.500.000$         18,19 2,27 31 58.739$        
1/06/2020 30/06/2020 2.500.000$         18,12 2,27 30 56.625$        
1/07/2020 31/07/2020 2.500.000$         18,12 2,27 31 58.513$        
1/08/2020 31/08/2020 2.500.000$         18,29 2,29 31 59.061$        
1/09/2020 30/09/2020 2.500.000$         18,35 2,29 30 57.344$        
1/10/2020 31/10/2020 2.500.000$         18,09 2,26 31 58.416$        
1/11/2020 30/11/2020 2.500.000$         17,84 2,23 30 55.750$        
1/12/2020 31/12/2020 2.500.000$         17,46 2,18 31 56.381$        
1/01/2021 31/01/2021 2.500.000$         17,32 2,17 31 55.929$        
1/02/2021 28/02/2021 2.500.000$         17,54 2,19 28 51.158$        
1/03/2021 31/03/2021 2.500.000$         17,41 2,18 31 56.220$        
1/04/2021 30/04/2021 2.500.000$         17,31 2,16 30 54.094$        
1/05/2021 31/05/2021 2.500.000$         17,22 2,15 31 55.606$        
1/06/2021 30/06/2021 2.500.000$         17,21 2,15 30 53.781$        
1/07/2021 31/07/2021 2.500.000$         17,18 2,15 31 55.477$        
1/08/2021 31/08/2021 2.500.000$         17,24 2,16 31 55.671$        
1/09/2021 30/09/2021 2.500.000$         17,19 2,15 30 53.719$        
1/10/2021 31/10/2021 2.500.000$         17,08 2,14 31 55.154$        
1/11/2021 30/11/2021 2.500.000$         17,27 2,16 30 53.969$        

LIQUIDACION DE INTERESES DE MORA
LETRA DE CAMBIO POR VALOR DE $2.500.000 CON VENCIMIENTO EL 28 DE JULIO DE 2017

Periodo
Capital

Int. Bancario 
Corriente

Tasa Mes No. Días
Interés 

Mensual



1/12/2021 31/12/2021 2.500.000$         17,46 2,18 31 56.381$        
1/01/2022 31/01/2022 2.500.000$         17,66 2,21 31 57.027$        
1/02/2022 28/02/2022 2.500.000$         18,30 2,29 28 53.375$        
1/03/2022 31/03/2022 2.500.000$         18,47 2,31 31 59.643$        
1/04/2022 30/04/2022 2.500.000$         19,05 2,38 30 59.531$        
1/05/2022 31/05/2022 2.500.000$         19,71 2,46 31 63.647$        
1/06/2022 30/06/2022 2.500.000$         20,40 2,55 30 63.750$        
1/07/2022 31/07/2022 2.500.000$         21,28 2,66 31 68.717$        
1/08/2022 31/08/2022 2.500.000$         22,21 2,78 31 71.720$        
1/09/2022 30/09/2022 2.500.000$         23,50 2,94 30 73.438$        
1/10/2022 31/10/2022 2.500.000$         24,61 3,08 31 79.470$        
1/11/2022 30/11/2022 2.500.000$         25,78 3,22 30 80.563$        
1/12/2022 31/12/2022 2.500.000$         27,64 3,46 31 89.254$        
1/01/2023 31/01/2023 2.500.000$         28,84 3,61 31 93.129$        
1/02/2023 28/02/2023 2.500.000$         30,18 3,77 28 88.025$        
1/03/2023 31/03/2023 2.500.000$         30,84 3,86 31 99.588$        
1/04/2023 30/04/2023 2.500.000$         31,39 3,92 30 98.094$        
1/05/2023 31/05/2023 2.500.000$         30,27 3,78 31 97.747$        
1/06/2023 30/06/2023 2.500.000$         29,76 3,72 30 93.000$        
1/07/2023 31/07/2023 2.500.000$         29,36 3,67 31 94.808$        
1/08/2023 31/08/2023 2.500.000$         28,75 3,59 31 92.839$        
1/09/2023 29/09/2023 2.500.000$         28,03 3,50 29 84.674$        

 $  4.862.063 
 $  2.500.000 
 $  7.362.063 

2.500.000$  
50.000$        

4.862.063$  
7.412.063$  

INTERESES DE PLAZO - MANDAMIENTO DE PAGO
INTERESES DE MORA HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TOTAL CAPITAL E INTERESES HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TOTAL INTERES MORA HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CAPITAL

TOTAL CAPITAL E INTERESES DE MORA HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SON AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y 
TRES PESOS ($7.362.063) M/CTE.

RESUMEN
CAPITAL



Señor 
JUEZ 22 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ D.C. 
E.  S.  D. 

 
 

Ref.: EJECUTIVO SINGULAR No. 110014189 022 2018 00875 00 
De:   Oscar Jairo Martin Moreno 

C.C. No. 17.183.735 
Contra: Julio Cesar Díaz Hernández 

C.C. No. 11.440.050 
Asunto: SOLICITUD DE CORRER TRASLADO DE LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO. 

 
 
MIGUEL ANGEL SAZA DAZA, identificado civil y profesionalmente como aparece bajo 
mi firma, endosatario en procuración del demandante en el proceso de la referencia; 
acudo a su despacho para solicitarle SE SURTA TRAMITE A LA LIQUIDACIÓN DEL 
CRÉDITO presentada desde el veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023), 
esto es dando traslado de la misma a la contraparte. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que han pasado MÁS DE DOS (2) MESES desde que 
se allegó la misma, sin que se haya procedido conforme lo dispuesto en el numeral 
2 del artículo 446 del Código General del Proceso; situación que va en contravía de 
lo establecido en el artículo 109, inciso segundo del artículo 117, en concordancia 
con el artículo 120 e inciso segundo del artículo 8 ibídem. 
 
Respetuosamente: 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 

MIGUEL ANGEL SAZA DAZA 
C.C. No. 80.859.305 de Bogotá D.C. 

T.P. No. 176.402 del C.S. de la J. 
Correo Electrónico: MIGUELSAZA@hotmail.com 

mailto:MIGUELSAZA@hotmail.com

