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Re: Solicitud de notificación caso 2021-307
Verónica <brayis.aya@gmail.com>
Mar 22/03/2022 13:07
Para:  Juzgado 83 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl83bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:  Marleny Garcia Rada <marleny0203@gmail.com>
Buen dia;

Señores juzgado 83 de la manera más cordial y respetuosa  me dirijo a ustedes con el fin de
solicitar respuesta a mi contestación a la demanda puesta en mi nombre Veronica Aya; agradeciendo
su comprensión y teniendo en cuenta mi disposición para dar una solución definitiva a la sra Marleny
Garcia ( fiadora).

Agradezco su ayuda de ser posible una cita junto con la fiadora pues su casa ya se encuentra
embargada.

Gracias.; quedando atenta.

Cordialmente,

Verónica Aya 
Teléfono: 319-5466954
Correo: brayis.aya@gmail.com 

El jue, 18 nov 2021 a las 15:05, Verónica (<brayis.aya@gmail.com>) escribió: 
Buenas tardes el 1 de Octubre correo que antecede.
 
Gracias.
 
 
El mié., 17 de nov. de 2021 12:07 PM, Juzgado 83 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C.
<cmpl83bt@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió: 

Buen día.

¿En qué fecha remi�eron la contestación de la demanda y desde que correo?, cuando nos responda
verificaremos y agregaremos para lo que corresponda.

BRM
JUZGADO OCHENTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL HOY  JUZGADO SESENTA Y CINCO (65) DE PEQUEÑAS CAUSAS
Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ 
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IMPORTANTE
Tenga  en cuenta que el horario de RECEPCIÓN en este buzón electrónico es de lunes a viernes de 8:00 AM a
5:00 PM, cualquier documento recibido posterior a esta  úl�ma hora, será radicado con fecha del siguiente
día hábil.
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De: Verónica <brayis.aya@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 17 de noviembre de 2021 11:36 
Para: Juzgado 83 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl83bt@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Cc: Marleny Garcia Rada <marleny0203@gmail.com> 
Asunto: Fwd: Solicitud de no�ficación caso 2021-307
 
Buen dia, Señores Juzagado 83 agradezco de su amable ayuda con el estado de la respuesta que
le dimos a la demanda de Jorge Ayala en contra de Veronica Aya.

Gracias, quedando atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Verónica Aya 
Teléfono: 319-5466954
Correo: brayis.aya@gmail.com 

---------- Forwarded message --------- 
De: Verónica <brayis.aya@gmail.com> 
Date: vie, 1 oct 2021 a las 14:08 
Subject: Re: Solicitud de notificación caso 2021-307
To: Juzgado 83 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl83bt@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Cc: Marleny Garcia Rada <marleny0203@gmail.com> 

Bogotá d.c., octubre 01 de 2021, señores juzgado 83 se remite respuesta a
notificación enviada a Verónica Aya.
 CASO 2021-307.zip

Cordialmente,

Verónica Aya 
Teléfono: 319-5466954
Correo: brayis.aya@gmail.com 

El vie, 24 sept 2021 a las 10:05, Juzgado 83 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C.
(<cmpl83bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribió: 

Bogotá d.c., septiembre 24 de 2021, se remite notificación personal a la
demandada Verónica Aya y traslado del expediente para su contestación.
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110014003083202100307 00
 

República de Colombia 
Rama judicial del poder público 

JUZGADO OCHENTA Y TRES (83) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D. C.
(Transitoriamente – JUZGADO 65 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y

COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ 
Calle 12 No. 9-55 Interior 1, Piso 4 Edificio Kaysser Tel. 2820159 

cmpl83bt@cendoj.ramaludicial.gov.co 
 

ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 
 
En la ciudad de Bogotá D. C., hoy veinticuatro (24) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), notifiqué personalmente por vía digital, a la señora
VERÓNICA AYA identificada con C.C. 35.378.780, en su calidad de
demandada. Se notifica el contenido del auto que LIBRA MANDAMIENTO
DE PAGO de fecha veintinueve (29) de julio de 2021, dictado dentro del
proceso EJECUTIVO, radicado bajo el número 110014003083202100307
00 que en su contra interpuso JORGE AYALA CIRANICICUA. Se remiten
copias para el traslado en medio digital. En constancia, se tiene por
notificada al demandado.  
 
En caso de haberse notificado el referido auto por medio de los artículos
291 y 292 del C.G.P., o en su defecto, artículo 8 del Decreto 806 del 04 de
junio de 2020. Se tendrá en cuenta la primera notificación realizada. 
 
Esta notificación se entenderá surtida a partir del día siguiente (día hábil) a
su remisión, en el que inicia el término de cinco (5) días para pagar la
obligación o, diez (10) días para contestar la demanda. La recepción de la
contestación de la demanda y otros, se realizará en días y horarios hábiles
(Lun-vie) (08:00a.m.-05:00p.m.) al correo
cmpl83bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 
Quien notifica:  

FABIAN LEONIDAS MURCIA 
ESCRIBIENTE

JUZGADO OCHENTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL HOY  JUZGADO SESENTA Y CINCO (65) DE PEQUEÑAS
CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ 

1490628187006_escudo.png 
IMPORTANTE
Tenga  en cuenta que el horario de RECEPCIÓN en este buzón electrónico es de lunes a viernes de 8:00 AM
a 5:00 PM, cualquier documento recibido posterior a esta  úl�ma hora, será radicado con fecha del
siguiente día hábil.

De: Verónica <brayis.aya@gmail.com> 
Enviado: lunes, 20 de sep�embre de 2021 12:25 
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Para: Juzgado 83 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl83bt@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: Re: Solicitud de no�ficación caso 2021-307
 
Buen día Señores Juzgado 83.
 
El día Lunes 13 de Septiembre del 2021 me llego una citación ( Anexo Documento ) para este
juzgado 83 donde Jorge Arcenio Ayala ( Demandante) y yo Verónica Aya como (Demandado)
que cita " Sírvase comparecer a este despacho de inmediato dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la entrega de esta comunicación de lunes a viernes con el fin de
notificarme personalmente la providencia proferida en el indicado proceso".
Por lo que yo Verónica Aya (Demandado) me presente personalmente el día Jueves 16 de
Septiembre del 2021 entre las 2pm y las 3pm en este juzgado donde me indicaron que debía
enviar  un correo solicitando lo que el anterior a este correo indica; correo enviado el Viernes 17
de Septiembre.
 
Amablemente gradezco una pronta ayuda y diligencia ya que soy la persona mas interesa en
aclarar y solucionar  dicha situación
 
 
Cordialmente,
 
Verónica Aya 
Teléfono: 319-5466954
Correo: brayis.aya@gmail.com 
 
 
 
 
El lun, 20 sept 2021 a las 11:08, Juzgado 83 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C.
(<cmpl83bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribió: 

Buen día. 
Para poder realizar la no�ficación debe remi�r copia de la cedula, tarjeta profesional, el poder
debe tener presentación personal y si es de acuerdo al decreto 806 debe aportar el pantallazo
del correo que fue enviado por el poderdante y datos completos (nombres y apellidos
completos, iden�ficación, números de teléfono (fijo si �ene) y celular, dirección de vivienda y
correo electrónico).

BRM
JUZGADO OCHENTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL HOY  JUZGADO SESENTA Y CINCO (65) DE PEQUEÑAS
CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ 

1490628187006_escudo.png 
IMPORTANTE
Tenga  en cuenta que el horario de RECEPCIÓN en este buzón electrónico es de lunes a viernes de 8:00
AM a 5:00 PM, cualquier documento recibido posterior a esta  úl�ma hora, será radicado con fecha del
siguiente día hábil.

De: Verónica <brayis.aya@gmail.com> 
Enviado: viernes, 17 de sep�embre de 2021 11:09 
Para: Juzgado 83 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl83bt@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: Solicitud de no�ficación caso 2021-307
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Buen día Señores Juzgado 83.

De la manera más cordial me presento soy Verónica Aya demandada por parte de  Jorge
Arcenio Ayala.
Agradezco su valiosa colaboración para que  por este medio me sea notificada del proceso
2021-307 y de la misma manera agradezco copia del proceso para conocer los hechos y
pretensiones de este demanda y así mismo dar a conocer mis hechos.

Gracias, quedando atenta a su amable, valiosa y pronta respuesta.

Cordialmente,

Verónica Aya 
Teléfono: 319-5466954
Correo: brayis.aya@gmail.com 

mailto:brayis.aya@gmail.com


HECHOS 

Señores Juzgado 83 me pronuncio sobre mis hechos del caso 2021-307-Veronica Aya C.C 
35.378.780 demandada. 

1. El 23 de junio del 2016 le compre a Diana Zuleima Alvarez Anacona C.C 
1.016.012.184 y a Carlos Alberto Rodríguez Lozano C.C 1.014.180.377 un billar 
pagando un arriendo de $700.000 contrato a nombre de Carlos Alberto Rodríguez 
Lozano C.C 1.014.180.377. 
El local se recibió con el piso ya averiado como reposa en el contrato de compra 
venta y las fotos de prueba, sin embargo, ese tema lo hable personalmente con 
Jorge Arcenio Ayala Ciranicicua C.C 19.379.037, María Nelly Buitrago Ruiz C.C 
39.521.318, Diana Zuleima Álvarez Anacona C.C 1.016.012.184 y Carlos Alberto 
Rodríguez Lozano C.C 1.014.180.377 a lo me dijeron que ese tema ya lo habían 
cuadrado entre ellos.  
(Anexo prueba de contrato de arrendamiento de Carlos Alberto Rodriguez 
Lozano C.C 1.014.180.377, contrato de compra venta y fotos de prueba) 

 
2. Jorge Arcenio Ayala Ciranicicua C.C 19.379.037 y María Nelly Buitrago Ruiz C.C 

39.521.318. después de que yo había pagado el Billar no quisieron hacerme el 
contrato de arrendamiento manifestando que la señora Marleny García Rada C.C 
52.008.661 no servía como fiadora y ese contrato siguió a nombre de Carlos Alberto 
Rodríguez Lozano C.C 1.014.180.377 y su respectivo fiador, los canones de 
arrendamiento eran entregados a Carlos Alberto Rodríguez Lozano C.C 
1.014.180.377 porque Jorge Arcenio Ayala Ciranicicua C.C 19.379.037 solo 
realizaba  los recibos a nombre de Carlos Alberto Rodríguez Lozano C.C 
1.014.180.377. 
(Anexo prueba de recibos de arriendo como prueba) 

 

3. El 13 de Febrero del 2017 Jorge Arcenio Ayala Ciranicicua C.C 19.379.037 y María 
Nelly Buitrago Ruiz C.C 39.521.318, solicitaron la entrega del local verbalmente 
manifestando que necesitan el local para construir unos apartamentos, a lo que le 
expusimos que como nos iban hacer perder una inversión de la noche a la mañana 
y que no era posible desocuparle así no más; Jorge Arcenio Ayala Ciranicicua C.C 
19.379.037 y María Nelly Buitrago Ruiz C.C 39.521.318 para forzar la entrega del 
local no sé con qué objetivo incrementaron el arriendo en un 43% quedando en un 
valor de $1.000.000 manifestando que si no nos servía que entregáramos el local 
de inmediato. 
(Anexo prueba de recibos de arriendo como prueba) 
 

4. En agosto de 2018 a raíz de que Carlos Alberto Rodríguez Lozano C.C 
1.014.180.377 no pagaba los canones de arrendamiento con la plata que yo le daba 
teniendo más  de tres (3) meses atrasados Jorge Arcenio Ayala Ciranicicua C.C 
19.379.037 y María Nelly Buitrago Ruiz C.C 39.521.318 deciden aceptarme a la Sra 
Marleny García Rada C.C 52.008.661, persona que presenté como fiador desde un 
principio; la condición de Jorge Arcenio Ayala Ciranicicua C.C 19.379.037 y María 
Nelly Buitrago Ruiz C.C 39.521.318 fue que el contrato tenía que quedar desde 



Febrero 13 de 2018 ya que con esto me incluía a mí los periodos atrasados por 
Carlos Alberto Rodríguez Lozano C.C 1.014.180.377 
(Anexo prueba de contrato de arrendamiento y copia de dinero que pague de 
periodos atrasados) 

 
 
 
 

5. El 13 de Febrero de 2018 se firma contrato de arrendamiento entre Jorge Arcenio 
Ayala Ciranicicua C.C 19.379.037 y María Nelly Buitrago Ruiz C.C 39.521.318 como 
(ARRENDADORES) y Verónica Aya C.C 35.378.780 como (ARRENDATARIO) y la 
Sr Marleny García Rada C.C 52.008.661 como (COARRENDATARIO) con una 
prórroga de mutuo acuerdo, también estipula que debo pagar el 30% del arreglo del 
piso, el cual me obligo a pagar en su totalidad es decir el 100%., el cual fue de 
$2.388.900 
(Anexo prueba d contrato de arrendamiento y facturas de arreglo de piso al 
100%) 
 

6. El 12 de Noviembre de 2019 Jorge Arcenio Ayala Ciranicicua C.C 19.379.037 y 
María Nelly Buitrago Ruiz C.C 39.521.318 mediante una carta me notifican el 
incremento nuevamente del arriendo en un 10% quedando en $1.100.000 a lo que 
yo me opongo y decido no firmar el nuevo contrato, razón por la que me solicitan 
sea entregado de inmediato el local de forma verbal. 
(Anexo prueba de comunicado) 
 

7. En Diciembre del 2019 Jorge Arcenio Ayala Ciranicicua C.C 19.379.037 y María 
Nelly Buitrago Ruiz C.C 39.521.318; de forma verbal solicitan el arreglo del piso en 
un 100% y yo le manifestó que solo arreglaría la parte que en mis manos se había 



averiado, Jorge Arcenio Ayala Ciranicicua C.C 19.379.037 y María Nelly Buitrago 
Ruiz C.C 39.521.318 contestaron que el piso se debía cambiar todo y yo le recordé 
que el piso que ya estaba averiado desde que llegamos y ellos manifiestan que ese 
era problema mío por haberlo recibido así que le reclamara a Carlos Alberto 
Rodríguez Lozano C.C 1.014.180.377;  cuando desde un principio él dijo lo que dice 
en el numeral 1., obligándome a cambiar el piso en su totalidad de lo contrario no 
recibiría el local y que el arriendo seguiría corriendo. 
(Anexo prueba de facturas y fotos de pruebas del cambio del piso) 
 

8. El 19 de febrero de 2020 Jorge Arcenio Ayala Ciranicicua C.C 19.379.037 y María 
Nelly Buitrago Ruiz C.C 39.521.318 mediante otra carta me notifican que debo 
entregar de inmediato el local, porque le debía 1 mes de arriendo atrasado y el mes 
de pago cumplido y habla sobre una prórroga que nunca le pedí, ese mismo día le 
entregué un canon de arrendamiento $ 1.000.000 que no quiso recibir porque pedía 
los 2 pagos de inmediato. 
(Anexo prueba de audio de grabación y comunicado) 
 

9. El 4 de Marzo de 2020 Jorge Arcenio Ayala Ciranicicua C.C 19.379.037 y María 
Nelly Buitrago Ruiz C.C 39.521.318 mediante otra carta dan respuesta a una carta 
enviada por la Coarrendataria la Sra Marleny García Rada C.C 52.008.661 
(explicándoles la situación porque no se les había podido pagar puntual)., a lo que 
ellos hace caso omiso. 
(Anexo prueba de comunicado) 
 

10. El 12 de Marzo del 2020 fueron cerrados todos los locales por orden del gobierno 
y el 13 de Abril Jorge Arcenio Ayala Ciranicicua C.C 19.379.037 y María Nelly 
Buitrago Ruiz C.C 39.521.318 llaman a cobrar el arriendo, les solicite que me 
rebajara el arriendo en un 50% por estar  cerrado el billar a lo cual se negaron 
manifestando que el no tenia nada que ver con la pandemia y que Duque a él no lo 
obliga a nada y que tampoco le daba nada y que yo tenía que cumplir según contrato 
que yo nunca renové. 
 

PRETENCIONES 

✓ Que me sea reconocido el valor de los gastos del cambio del piso $2.388.900 ya 
que el local tenía el piso ya averiado desde la compra del billar como reposa en el 
contrato de compra venta y las fotos de prueba.  
 

✓ Que solo sea cobrado el mes de arriendo de enero 13 de 2020 a marzo 12 de 2020 y 
del 13 marzo de 2020 hasta cuando se entregó el local sea negociado debido a la 
pandemia que obligo a cerrar desde el 13 de marzo y por no existir contrato. 

 
✓ Que me sea reconocido el valor del incremento exagerado del 43% vs el real según ley 

que tuve que pagar desde mayo de 2017. Que según detalle es de $8.987.500 



 
 

✓ Que me sea reconocido el valor del tiempo (15 días) que estuvo cerrado el local por los 
arreglos totales del piso. 

✓ Que me sea devuelto los valores que yo cancele sin tener contrato con Jorge Arcenio 
Ayala Ciranicicua C.C 19.379.037 y María Nelly Buitrago Ruiz C.C 39.521.318.  
$ 3.000.000 

fecha

 Valor del 

arriendo 

 Incremento 

de Ley 3.8% 

 Real 

cobrado 

43% 

 Incremento 

anticipado 

 Mayor 

Valor 

cobrado 

may-17 700.000$         -$                          300.000$      
 No hay lugar contrato 

aun no se vence 300.000$      

jun-17 726.000$         27.588$                   300.000$      272.412$      

jul-17 726.000$         27.588$                   300.000$      272.412$      

ago-17 726.000$         27.588$                   300.000$      272.412$      

sep-17 726.000$         27.588$                   300.000$      272.412$      

oct-17 726.000$         27.588$                   300.000$      272.412$      

nov-17 726.000$         27.588$                   300.000$      272.412$      

dic-17 726.000$         27.588$                   300.000$      272.412$      

ene-18 726.000$         27.588$                   300.000$      272.412$      

feb-18 726.000$         27.588$                   300.000$      272.412$      

mar-18 726.000$         27.588$                   300.000$      272.412$      

abr-18 726.000$         27.588$                   300.000$      272.412$      

may-18 726.000$         27.588$                   300.000$      272.412$      

jun-18 753.600$         28.637$                   300.000$      271.363$      

jul-18 753.600$         28.637$                   300.000$      271.363$      

ago-18 753.600$         28.637$                   300.000$      271.363$      

sep-18 753.600$         28.637$                   300.000$      271.363$      

oct-18 753.600$         28.637$                   300.000$      271.363$      

nov-18 753.600$         28.637$                   300.000$      271.363$      

dic-18 753.600$         28.637$                   300.000$      271.363$      

ene-19 753.600$         28.637$                   300.000$      271.363$      

feb-19 753.600$         28.637$                   300.000$      271.363$      

mar-19 753.600$         28.637$                   300.000$      271.363$      

abr-19 753.600$         28.637$                   300.000$      271.363$      

may-19 753.600$         28.637$                   300.000$      271.363$      

jun-19 782.150$         29.722$                   300.000$      270.278$      

jul-19 782.150$         29.722$                   300.000$      270.278$      

ago-19 782.150$         29.722$                   300.000$      270.278$      

sep-19 782.150$         29.722$                   300.000$      270.278$      

oct-19 782.150$         29.722$                   300.000$      270.278$      

nov-19 782.150$         29.722$                   300.000$      270.278$      

dic-19 782.150$         29.722$                   300.000$      270.278$      

ene-20 782.150$         29.722$                   300.000$      270.278$      

TOTAL 912.471$                 9.900.000$  8.987.529$  



 

 

 

CONTESTACION DE DEMANDA SEGÚN HECHOS DE JORGE ARCENIO AYALA 
CIRANICICUA C.C 19.379.037 Y MARÍA NELLY BUITRAGO RUIZ C.C 39.521.318  

 

1. # 1. Es falso, porque el local nunca fue entregado por Jorge Arcenio Ayala 
Ciranicicua C.C 19.379.037 y María Nelly Buitrago Ruiz C.C 39.521.318; el local 
fue entregado por Carlos Alberto Rodríguez Lozano C.C 1.014.180.377 el 23 de 
junio de 2016 y el contrato siguió a nombre de Carlos Alberto Rodríguez Lozano 
C.C 1.014.180.377 ya que Jorge Arcenio Ayala Ciranicicua C.C 19.379.037 y 
María Nelly Buitrago Ruiz C.C 39.521.318 recharazon mi coodeudor una vez 
que yo ya había pagado el negocio en su totalidad no sabe con qué fin. 
(Anexo prueba contrato de compra venta y contrato de arrendamiento de 
Carlos Alberto Rodríguez Lozano C.C 1.014.180.377  ) 

 

 
2. # 2. Es cierto; coarrendataria que solo fue aceptada el 13 de febrero de 2018, 

con el mismo bien que fue presentado en el 2016  y cuyo contrato se vence el 
mismo 13 de febrero de 2018  

 



3. # 3. Es falso; ya que el año 2015 bajo el contrato del Carlos Alberto Rodríguez 
Lozano C.C 1.014.180.377  el canon de arrendamiento era de $700.000 valor 
vigente en el momento de la compra del negocio ( Junio 2016), en el año 2017 
el canon de arrendamiento bajo el mismo contrato de Carlos Alberto Rodríguez 
Lozano C.C 1.014.180.377 fue incrementado en un  43% quedando en 
$1.000.000 y en el 2019 notifico incremento de canon de arrendamiento a 
$1.100.000 con un incremento del 10%; ese nuevo contrato con ese incremento 
no se firmó entre las 2 partes, como tampoco el contrato firmado no tiene 
prórroga automática si no prorroga por mutuo acuerdo lo cual nunca existio.  

 
 Los demandados renunciaron a los requerimientos de ley (No es claro el 
hecho). 
• El término de duración del contrato se estipulo inicialmente en doce (12) 
meses, prorrogables por períodos iguales, a partir del 13 de febrero de 2018. 
(falso no tiene prórroga automática si no prorroga por mutuo acuerdo lo cual 
nunca existió) 
 El inmueble sería destinado para “JUEGO DE BILLARES Y AZARES” (es 
cierto siempre ese fue su uso) 
 Los servicios públicos, domiciliarios, serian cancelados por el arrendatario. ( 
es cierto , servicios que se pagaron hasta el último día en la entrega del loca). 
 Al prorrogarse el contrato, se pactó el porcentaje, autorizado por la ley, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la ley 820 de 2003, es decir, el 
(100%) del Índice de Precios al Consumidor en el año calendario 
inmediatamente anterior. 
 Al prorrogarse el contrato, se pactó el porcentaje, autorizado por la ley, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la ley 820 de 2003, es decir, el 
(100%) del Índice de Precios al Consumidor en el año calendario 
inmediatamente anterior. (es falso no tiene prórroga automática si no prorroga 
por mutuo acuerdo lo cual nunca existió) 
 El siguiente es el comportamiento del índice de precios al consumidor desde 
el año 2003 hasta el 2020 (es falso, ya que se vulnero el derecho por sus 
incrementos exagerados fuera de ley, 43% en el 2017, 10% en el 2019 contrato 
que no fue firmado ni renovado) 
 

# 4. Es falso; (es falso, ese contrato nunca se firmó ya que se vulnero el derecho 
por sus incrementos exagerados fuera de ley, 43% en el 2017, 10% en el 2019 
contrato que no fue firmado ni renovado). 
 

 
4. # 5. Es falso; el mes de diciembre de 2019 no se debe, como prueba adjunto 

soporte de pago cubriendo del 13 de diciembre de 2019 al 13 de enero de 2020. 
5.1 (es falso, ya que se vulnero el derecho por sus incrementos exagerados 
fuera de ley, 43% en el 2017, 10% en el 2019 contrato que no fue firmado ni 
renovado) 
 

 



5. # 6. Es falso; ya que a la fecha de terminación del contrato se pagaron todos 
los canones de arrendamiento, excepto el último mes que él se negó a recibirlo 
(anexo prueba de audio de grabación) 

 

CONTESTACION DE DEMANDA SEGÚN PRETENSIONES DE JORGE ARCENIO 
AYALA CIRANICICUA C.C 19.379.037 Y MARÍA NELLY BUITRAGO RUIZ C.C 

39.521.318  

 

1. # 1. Es falso; esta la prueba del recibo de pago firmado por Jorge Arcenio Ayala 
Ciranicicua C.C 19.379.037., que cubre del 13 de diciembre de 2019 al 13 de 
enero de 2020 en canon de arrendamiento de la calle 65ª#112-04. 

 
2. # 2. Es verdadero; canon de arrendamiento de enero 13 de 2020 a febrero 13 

2020 el cual se negó a recibir cobrando siguiente mes con incremento del10% 
(contrato ni incremento que no aceptado ni firmado por mi) audio de prueba. 

 
3. # 3. Es falso; no existe dicho contrato y si existe carta de cancelación del mismo. 
 
4. # 4. Es falso; no hay contrato vigente, ya que no contaba con prórroga 

automática. 
 

 
 

5. # 5. Es falso; no hay contrato vigente, ya que no contaba con prórroga 
automática. 
 

 
6. # 6. Es falso; ya que a la fecha de terminación del contrato se pagaron todos 

los canones de arrendamiento, excepto el último mes que él se negó a recibirlo 
(anexo prueba de audio de grabación) 
 

 

PRUEBAS 

Anexo pruebas de contratos, comunicados de Jorge Arcenio Ayala Ciranicicua C.C 
19.379.037 y María Nelly Buitrago Ruiz C.C 39.521.318. 

Anexo fotos por parte del Carlos Alberto Rodríguez Lozano donde se evidencia el piso 
averiado y parchado desde que el tomo el local en arriendo en junio de 2015. 

Anexo fotos, recibos y facturas de mi parte donde se evidencia el cambio del piso del local 
y demás hechos. 


















































