714/22, 19:51 Correo: Aida Yolanda Solano Ovalle - Outlook

RV: APORTO LIQUIDACION DE CREDITO _ Juz - 60 CM Radicado _2016-0546

Juzgado 60 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 28/03/2022 11:38

Para: Aida Yolanda Solano Ovalle <asolanoo@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: infonegocia@negocia.net.co <infonegocia@negocia.net.co>

Enviado: lunes, 28 de marzo de 2022 11:38 a. m.

Para: Juzgado 60 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C.

Cc: juridico@negocia.net.co

Asunto: APORTO LIQUIDACION DE CREDITO _Juz - 60 CM Radicado _2016-0546

Buen Dia Dr.

Solicito comedidamente su colaboracién para dar tramite al memorial adjunto del proceso Radicado_
11001400306020160054600

DEMANDADO: MONICA MARCELA ALVAREZ TEJADA
DEMANDANTE: FINANZAUTO S.A
Radicado: 11001400306020160054600

Agradezco su valiosa ayuda y quedo atento a sus comentarios
Cordialmente,

Jose Miguel Arango Isaza

Apoderado Demandante

De: infonegocia@negocia.net.co <infonegocia@negocia.net.co>

Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2022 5:05 p. m.

Para: 'cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co’ <cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: 'juridico@negocia.net.co' <juridico@negocia.net.co>
Asunto: SOLICITUD AUTO _ Juz - 60 CM Radicado _2016-0546

JUZGADO SESENTA CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.

Cordial saludo.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADY0ODc3NWFKLWFJOWMINGVIMS1iMGQyLTUSNWVIZME4MGY 2NgAQALAVEEHtgk%2BuqvTnTEIA...  1/6



714/22, 19:51 Correo: Aida Yolanda Solano Ovalle - Outlook

JOSE MIGUEL ARANGO ISAZA, identificado con C.C No 79.413.214, abogado titulado, inscrito y en
gjercicio, con T.P 63.711 del C.S.J, domiciliado y residente de Bogota, me dirijo a su despacho de manera
respetuosa para solicitar el envio del AUTO QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO con fecha del 8 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016, solicitud correspondiente al proceso con nimero de radicacion
11001400306020160054600, en el cual me desempeiio como apoderado de la parte demandante
FINANZAUTO S.A.,

Esta solicitud la presenté conforme a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en los
acuerdos PCSJA20-11567 , PCSJA20-11581 Y CSJBTA20-60 informacion que relaciona atencién al publico
por parte de los despachos judiciales.

Agradezco la atencion y respuesta por parte de su Juzgado al presente correo.

DEMANDANTE: FINANZAUTO S.A.
DEMANDADO: MONICA MARCELA ALVAREZ
PROCESO: 11001400306020160054600
JUZGADO: 60 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.

Atentamente

JOSE MIGUEL ARANGO ISAZA
C.C. No.79.413.214
T.P 63.711 del C.S.J

Apoderado Demandante

De: infonegocia@negocia.net.co<mailto:infonegocia@negocia.net.co>
<infonegocia@negocia.net.co<mailto:infonegocia@negocia.net.co> >

Enviado el: lunes, 2 de agosto de 2021 10:45 a. m.

Para: 'cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co’
<cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co<mailto:cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co> >
CC: 'juridico@negocia.net.co’ <juridico@negocia.net.co<mailtojuridico@negocia.net.co> >
Asunto: SOLICITUD APREHENSION _ Juz - 60 CM Radicado _2016-0546

Buen Dia Dr.
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714/22, 19:51 Correo: Aida Yolanda Solano Ovalle - Outlook

Solicito comedidamente su colaboracion para dar tramite al memorial adjunto del proceso
Radicado_2016-0546

DEMANDADQO: MONICA MARCELA ALVAREZ TEJADA
DEMANDANTE: FINANZAUTO S.A
Radicado: 2016-0546

Agradezco su valiosa ayuda y quedo atento a sus comentarios
Cordialmente,

Jose Miguel Arango Isaza

Abogado

De: infonegocia@negocia.net.co<mailto:infonegocia@negocia.net.co>
<infonegocia@negocia.net.co<mailto:infonegocia@negocia.net.co> >

Enviado el: martes, 13 de julio de 2021 10:39 a. m.

Para: 'cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co’
<cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co<mailto:cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co> >
CC: 'juridico@negocia.net.co’ <juridico@negocia.net.co<mailtojuridico@negocia.net.co> >
Asunto: APORTO OFICIO TRAMITADO _ Juz - 60 CM Radicado _2016-0546

Buen Dia Dr.

Solicito comedidamente su colaboracién para dar tramite al memorial adjunto del proceso
Radicado_2016-0546

DEMANDADO: MONICA MARCELA ALVAREZ TEJADA
DEMANDANTE: FINANZAUTO S.A
Radicado: 2016-0546

Agradezco su valiosa ayuda y quedo atento a sus comentarios
Cordialmente,

Jose Miguel Arango Isaza

Abogado

De: infonegocia@negocia.net.co<mailto:infonegocia@negocia.net.co>
<infonegocia@negocia.net.co<mailto:infonegocia@negocia.net.co> >

Enviado el: martes, 25 de mayo de 2021 10:56 a. m.

Para: 'cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co’
<cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co<mailto:cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co> >
CC: 'juridico@negocia.net.co' <juridico@negocia.net.co<mailto;juridico@negocia.net.co>>
Asunto: RE: SOLICITUD_ Juz - 60 CM Radicado 2016-0546

Buen Dia Dr.

Por medio del presente solicito respetuosamente a su despacho enviar por este medio el expediente en
https://outiook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADYOODCc3NWFKLWFjOWMtNGVIMS 1iMGQyLTUSNWVIiZmE4MGY2NgAQALAVEEHtgk%2BugvTnTEIA...  3/6



714/22, 19:51 Correo: Aida Yolanda Solano Ovalle - Outlook

digital o en su defecto asignar cita dado que no contamos con el expediente en digital.

DEMANDADQO: MONICA MARCELA ALVAREZ TEJADA
DEMANDANTE: FINANZAUTO S.A
Radicado: 2016-0546

Adjunto datos de la persona que autorizo en caso que se me asigne cita.

Nombre: MARLIN MICHELL ROMERO CHACON identificada con la cédula de ciudadania
No0.1.010.228.366 de Bogota- Celular 3193305394

infonegocia@negocia.net.co<mailto:infonegocia@negocia.net.co>

Agradezco su valiosa ayuda y quedo atento a sus comentarios
Cordialmente,

Jose Miguel Arango Isaza

Abogado

Cel: 3214912106

De: infonegocia@negocia.net.co<mailto:infonegocia@negocia.net.co>
<infonegocia@negocia.net.co<mailto:infonegocia@negocia.net.co> >

Enviado el: jueves, 20 de mayo de 2021 7:06 p. m.

Para: 'cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co’
<cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co<mailto:cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co> >
CC: 'juridico@negocia.net.co' <juridico@negocia.net.co<mailto;juridico@negocia.net.co>>
Asunto: RE: SOLICITUD_ Juz - 60 CM Radicado 2016-0546

Buen Dia Dr.

Por medio del presente solicito respetuosamente a su despacho enviar por este medio el expediente en
digital o en su defecto asignar cita dado que no contamos con el expediente en digital.

DEMANDADO: MONICA MARCELA ALVAREZ TEJADA
DEMANDANTE: FINANZAUTO S.A
Radicado: 2016-0546

Adjunto datos de la persona que autorizo en caso que se me asigne cita.

Nombre: MARLIN MICHELL ROMERO CHACON identificada con la cédula de ciudadania
No0.1.010.228.366 de Bogota- Celular 3193305394

infonegocia@negocia.net.co<mailto:infonegocia@negocia.net.co>
Agradezco su valiosa ayuda y quedo atento a sus comentarios
Cordialmente,

Jose Miguel Arango Isaza
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714/22, 19:51 Correo: Aida Yolanda Solano Ovalle - Outlook

Abogado

Cel: 3214912106

De: infonegocia@negocia.net.co<mailto:infonegocia@negocia.net.co>
<infonegocia@negocia.net.co<mailto:infonegocia@negocia.net.co> >

Enviado el: jueves, 6 de mayo de 2021 1:13 p. m.

Para: 'cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co’
<cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co<mailto:cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co> >
CC: 'juridico@negocia.net.co' <juridico@negocia.net.co<mailto;juridico@negocia.net.co>>
Asunto: SOLICITUD APREHENSION Y SECUESTRO _ Juz - 60 CM Radicado _2016-0546

Buen Dia Dr.

Solicito comedidamente su colaboracion para dar tramite al memorial adjunto del proceso
Radicado_2016-0546
DEMANDADO: MONICA MARCELA ALVAREZ TEJADA

Agradezco su valiosa ayuda y quedo atento a sus comentarios
Cordialmente,

Jose Miguel Arango Isaza

Abogado

De: infonegocia@negocia.net.co<mailto:infonegocia@negocia.net.co>
<infonegocia@negocia.net.co<mailto:infonegocia@negocia.net.co> >

Enviado el: jueves, 6 de agosto de 2020 10:01 a. m.

Para: 'cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co’
<cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co<mailto:cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co> >
CC: 'juridico@negocia.net.co’ <juridico@negocia.net.co<mailtojuridico@negocia.net.co> >
Asunto: Solicitud Proceso _ Juz - 60 CM Radicado _2016-0546

Importancia: Alta

Buen Dia Dr.

Solicito comedidamente su colaboracion para dar tramite al memorial adjunto del proceso
Radicado_2016-0546

Agradezco su valiosa ayuda y quedo atento a sus comentarios
Cordialmente,

Jose Miguel Arango Isaza

Abogado

infonegocia@negocia.net.co<mailto:infonegocia@negocia.net.co>
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JBTil61kThaWwiLCIXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=zQCuaFW5Jd4lazZ9Mk7WCVZ3GNLnAe8REIRVOB
LXmNBY%3D&amp;reserved=0<https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?

url=http%3A%2F%2Fwww.negocia.net.co%2F&amp;data=04%7C01%7Casolanoo%40cendoj.ramajudicial
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JBTil6lk1ThaWwilLCIXVCI6MN0%3D%7C3000&amp;sdata=zQCuaFW5Jd4laz9Mk7WCVZ3GNLnAe8REIRVOB
LXmNBY%3D&amp;reserved=0>
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JUZGADO SESENTA (60) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.

E. S. D.
PROCESO: EJECUTIVO

RADICADO: 11001400306020160054600
DEMANDADO: FINANZAUTO S.A

DEMANDANTE: MONICA MARCELA ALVAREZ TEJADA
ASUNTO: LIQUIDACION DE CREDITO

JOSE MIGUEL ARANGO ISAZA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No.
79.413.214 de Bogota y portador de la Tarjeta Profesional No. 63.711 expedida por el
consejo superior de la judicatura, en mi calidad de apoderado judicial de la sociedad
demandante dentro del proceso en referencia, por medio de la presente aporto liquidacion
de crédito por el valor de § 53.285.203,27 M/cte.

Del senor juez,

A

JOSE MIGUEL ARANG?SAZA

C.C No. 794413.214 Bta.
T.P N&” 63./11 del C.Yde la J
Abogado Apoderado Demandante



TIPO Liquidacion de intereses moratorios
PROCESO 2016-546---

DEMANDANTE FINNZAUTO

DEMANDADO monica marcela alvarez

TASA APLICADA

((1+TasaEfectiva)*(Periodos/DiasPeriodo))-1

DISTRIBUCION ABONOS

DESDE  HASTA DIAS % ANUAL CAPITAL  CAPITAL BASE LIQ. INTERES SUBTOTAL VALOR ABONO SALDO INTERESES SALDO ADEUDADO SALDO A FAVOR ABONO INTERESES ABONO CAPITAL
2016-06-01 2016-06-01 0 30,81 336.474,00 336.474,00 0,00 336.474,00 0,00 0,00 336.474,00 0,00 0,00 0,00
2016-06-01 2016-06-01 1 30,81 2.355.299,00 2.691.773,00 1.981,40 2.693.754,40 0,00 1.981,40 2.693.754,40 0,00 0,00 0,00
2016-06-02 2016-06-30 29 30,81 0,00 2.691.773,00 57.460,59 2.749.233,59 0,00 59.441,99 2.751.214,99 0,00 0,00 0,00
2016-07-01 2016-07-21 21 32,01 0,00 2.691.773,00 43.024,68 2.734.797,68 0,00 102.466,67 2.794.239,67 0,00 0,00 0,00
2016-07-22 2016-07-22 1 32,01 19.310.629,00 22.002.402,00 16.746,73 22.019.148,73 0,00 119.213,40 22.121.615,40 0,00 0,00 0,00
2016-07-23 2016-07-31 9 32,01 0,00 22.002.402,00 150.720,58 22.153.122,58 0,00 269.933,99 22.272.335,99 0,00 0,00 0,00
2016-08-01 2016-08-31 31 32,01 0,00 22.002.402,00 519.148,67 22.521.550,67 0,00 789.082,66 22.791.484,66 0,00 0,00 0,00
2016-09-01 2016-09-30 30 32,01 0,00 22.002.402,00 502.401,94 22.504.803,94 0,00 1.291.484,60 23.293.886,60 0,00 0,00 0,00
2016-10-01 2016-10-31 31 32,99 0,00 22.002.402,00 532.910,38 22.535.312,38 0,00 1.824.394,98 23.826.796,98 0,00 0,00 0,00
2016-11-01 2016-11-30 30 32,99 0,00 22.002.402,00 515.719,73 22518.121,73 0,00 2.340.114,71 24.342.516,71 0,00 0,00 0,00
2016-12-01 2016-12-31 31 32,99 0,00 22.002.402,00 532.910,38 22.535.312,38 0,00 2.873.025,09 24.875.427,09 0,00 0,00 0,00
2017-01-01 2017-01-31 31 33,51 0,00 22.002.402,00 540.278,92 22.542.680,92 0,00 3.413.304,02 25.415.706,02 0,00 0,00 0,00
2017-02-01 2017-02-28 28 33,51 0,00 22.002.402,00 487.993,87 22.490.395,87 0,00 3.901.297,88 25.903.699,88 0,00 0,00 0,00
2017-03-01 2017-03-31 31 33,51 0,00 22.002.402,00 540.278,92 22.542.680,92 0,00 4.441.576,81 26.443.978,81 0,00 0,00 0,00
2017-04-01 2017-04-30 30 33,50 0,00 22.002.402,00 522.647,22 22.525.049,22 0,00 4.964.224,03 26.966.626,03 0,00 0,00 0,00
2017-05-01 2017-05-31 31 33,50 0,00 22.002.402,00 540.068,80 22.542.470,80 0,00 5.504.292,82 27.506.694,82 0,00 0,00 0,00
2017-06-01 2017-06-30 30 33,50 0,00 22.002.402,00 522.647,22 22.525.049,22 0,00 6.026.940,05 28.029.342,05 0,00 0,00 0,00
2017-07-01 2017-07-31 31 32,97 0,00 22.002.402,00 532.699,43 22.535.101,43 0,00 6.559.639,48 28.562.041,48 0,00 0,00 0,00
2017-08-01 2017-08-31 31 32,97 0,00 22.002.402,00 532.699,43 22.535.101,43 0,00 7.092.338,91 29.094.740,91 0,00 0,00 0,00
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TIPO Liquidacion de intereses moratorios

PROCESO 2016-546---
DEMANDANTE FINNZAUTO
DEMANDADO monica marcela alvarez
TASA APLICADA ((1+TasaEfectiva)*(Periodos/DiasPeriodo))-1

DISTRIBUCION ABONOS
DESDE HASTA DIAS % ANUAL CAPITAL CAPITAL BASE LIQ. INTERES SUBTOTAL VALOR ABONO SALDO INTERESES SALDO ADEUDADO SALDO A FAVOR ABONO INTERESES ABONO CAPITAL
2017-09-01 2017-09-30 30 32,97 0,00 22.002.402,00 515.515,58 22.517.917,58 0,00 7.607.854,49 29.610.256,49 0,00 0,00 0,00
2017-10-01 2017-10-31 31 31,73 0,00 22.002.402,00 515.106,86 22.517.508,86 0,00 8.122.961,35 30.125.363,35 0,00 0,00 0,00
2017-11-01 2017-11-30 30 31,44 0,00 22.002.402,00 494.570,64 22.496.972,64 0,00 8.617.531,99 30.619.933,99 0,00 0,00 0,00
2017-12-01 2017-12-31 31 31,16 0,00 22.002.402,00 506.997,02 22.509.399,02 0,00 9.124.529,02 31.126.931,02 0,00 0,00 0,00
2018-01-01 2018-01-31 31 31,04 0,00 22.002.402,00 505.285,22 22.507.687,22 0,00 9.629.814,23 31.632.216,23 0,00 0,00 0,00
2018-02-01 2018-02-28 28 31,52 0,00 22.002.402,00 462.562,81 22.464.964,81 0,00 10.092.377,04 32.094.779,04 0,00 0,00 0,00
2018-03-01 2018-03-31 31 31,02 0,00 22.002.402,00 505.071,13 22.507.473,13 0,00 10.597.448,16 32.599.850,16 0,00 0,00 0,00
2018-04-01 2018-04-30 30 30,72 0,00 22.002.402,00 484.629,92 22.487.031,92 0,00 11.082.078,09 33.084.480,09 0,00 0,00 0,00
2018-05-01 2018-05-31 31 30,66 0,00 22.002.402,00 499.925,71 22.502.327,71 0,00 11.582.003,79 33.584.405,79 0,00 0,00 0,00
2018-06-01 2018-06-30 30 30,42 0,00 22.002.402,00 480.471,84 22.482.873,84 0,00 12.062.475,63 34.064.877,63 0,00 0,00 0,00
2018-07-01 2018-07-31 31 30,05 0,00 22.002.402,00 491.102,81 22.493.504,81 0,00 12.553.578,45 34.555.980,45 0,00 0,00 0,00
2018-08-01 2018-08-31 31 29,91 0,00 22.002.402,00 489.160,51 22.491.562,51 0,00 13.042.738,96 35.045.140,96 0,00 0,00 0,00
2018-09-01 2018-09-30 30 29,72 0,00 22.002.402,00 470.662,66 22.473.064,66 0,00 13.513.401,62 35.515.803,62 0,00 0,00 0,00
2018-10-01 2018-10-31 31 29,45 0,00 22.002.402,00 482.454,93 22.484.856,93 0,00 13.995.856,55 35.998.258,55 0,00 0,00 0,00
2018-11-01 2018-11-30 30 29,24 0,00 22.002.402,00 463.953,59 22.466.355,59 0,00 14.459.810,14 36.462.212,14 0,00 0,00 0,00
2018-12-01 2018-12-31 31 29,10 0,00 22.002.402,00 477.464,27 22.479.866,27 0,00 14.937.274,41 36.939.676,41 0,00 0,00 0,00
2019-01-01 2019-01-31 31 28,74 0,00 22.002.402,00 472.242,43 22.474.644,43 0,00 15.409.516,84 37.411.918,84 0,00 0,00 0,00
2019-02-01 2019-02-28 28 29,55 0,00 22.002.402,00 437.135,27 22.439.537,27 0,00 15.846.652,10 37.849.054,10 0,00 0,00 0,00
2019-03-01 2019-03-31 31 29,06 0,00 22.002.402,00 476.812,33 22.479.214,33 0,00 16.323.464,43 38.325.866,43 0,00 0,00 0,00
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TIPO Liquidacion de intereses moratorios

PROCESO 2016-546---
DEMANDANTE FINNZAUTO
DEMANDADO monica marcela alvarez
TASA APLICADA ((1+TasaEfectiva)*(Periodos/DiasPeriodo))-1

DISTRIBUCION ABONOS
DESDE HASTA DIAS % ANUAL CAPITAL CAPITAL BASE LIQ. INTERES SUBTOTAL VALOR ABONO SALDO INTERESES SALDO ADEUDADO SALDO A FAVOR ABONO INTERESES ABONO CAPITAL
2019-04-01 2019-04-30 30 28,98 0,00 22.002.402,00 460.379,29 22.462.781,29 0,00 16.783.843,72 38.786.245,72 0,00 0,00 0,00
2019-05-01 2019-05-31 31 29,01 0,00 22.002.402,00 476.160,17 22.478.562,17 0,00 17.260.003,90 39.262.405,90 0,00 0,00 0,00
2019-06-01 2019-06-30 30 28,95 0,00 22.002.402,00 459.958,32 22.462.360,32 0,00 17.719.962,22 30.722.364,22 0,00 0,00 0,00
2019-07-01 2019-07-31 31 28,92 0,00 22.002.402,00 474.855,17 22.477.257,17 0,00 18.194.817,39 40.197.219,39 0,00 0,00 0,00
2019-08-01 2019-08-31 31 28,98 0,00 22.002.402,00 475.725,27 22.478.127,27 0,00 18.670.542,65 40.672.944,65 0,00 0,00 0,00
2019-09-01 2019-09-30 30 28,98 0,00 22.002.402,00 460.379,29 22.462.781,29 0,00 19.130.921,94 41.133.323,94 0,00 0,00 0,00
2019-10-01 2019-10-31 31 28,65 0,00 22.002.402,00 470.934,69 22.473.336,69 0,00 19.601.856,63 41.604.258,63 0,00 0,00 0,00
2019-11-01 2019-11-30 30 28,55 0,00 22.002.402,00 454.265,66 22.456.667,66 0,00 20.056.122,29 42.058.524,29 0,00 0,00 0,00
2019-12-01 2019-12-31 31 28,37 0,00 22.002.402,00 466.787,50 22.469.189,50 0,00 20.522.909,79 42.525.311,79 0,00 0,00 0,00
2020-01-01 2020-01-31 31 28,16 0,00 22.002.402,00 463.725,80 22.466.127,80 0,00 20.986.635,59 42.989.037,59 0,00 0,00 0,00
2020-02-01 2020-02-29 29 28,59 0,00 22.002.402,00 439.735,76 22.442.137,76 0,00 21.426.371,35 43.428.773,35 0,00 0,00 0,00
2020-03-01 2020-03-31 31 28,43 0,00 22.002.402,00 467.661,36 22.470.063,36 0,00 21.894.032,71 43.896.434,71 0,00 0,00 0,00
2020-04-01 2020-04-30 30 28,04 0,00 22.002.402,00 447.071,62 22.449.473,62 0,00 22.341.104,33 44.343.506,33 0,00 0,00 0,00
2020-05-01 2020-05-31 31 27,29 0,00 22.002.402,00 450.988,07 22.453.390,07 0,00 22.792.092,40 44.794.494,40 0,00 0,00 0,00
2020-06-01 2020-06-30 30 27,18 0,00 22.002.402,00 434.946,66 22.437.348,66 0,00 23.227.039,06 45.229.441,06 0,00 0,00 0,00
2020-07-01 2020-07-31 31 27,18 0,00 22.002.402,00 449.444,88 22.451.846,88 0,00 23.676.483,95 45.678.885,95 0,00 0,00 0,00
2020-08-01 2020-08-31 31 27,44 0,00 22.002.402,00 453.190,41 22.455.592,41 0,00 24.129.674,36 46.132.076,36 0,00 0,00 0,00
2020-09-01 2020-09-30 30 27,53 0,00 22.002.402,00 439.848,94 22.442.250,94 0,00 24.569.523,31 46.571.925,31 0,00 0,00 0,00
2020-10-01 2020-10-31 31 27,14 0,00 22.002.402,00 448.783,14 22.451.185,14 0,00 25.018.306,44 47.020.708,44 0,00 0,00 0,00
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TIPO Liquidacion de intereses moratorios
PROCESO 2016-546---

DEMANDANTE FINNZAUTO

DEMANDADO monica marcela alvarez

TASA APLICADA

((1+TasaEfectiva)*(Periodos/DiasPeriodo))-1

DISTRIBUCION ABONOS

DESDE  HASTA DIAS % ANUAL CAPITAL  CAPITAL BASE LIQ. INTERES SUBTOTAL VALOR ABONO SALDO INTERESES SALDO ADEUDADO SALDO A FAVOR ABONO INTERESES ABONO CAPITAL
2020-11-01 2020-11-30 30 26,76 0,00 22.002.402,00 428.960,74 22.431.362,74 0,00 25.447.267,18 47.449.669,18 0,00 0,00 0,00
2020-12-01 2020-12-31 31 26,19 0,00 22.002.402,00 434.832,11 22.437.234,11 0,00 25.882.099,29 47.884.501,29 0,00 0,00 0,00
2021-01-01 2021-01-31 31 25,98 0,00 22.002.402,00 431.717,74 22.434.119,74 0,00 26.313.817,04 48.316.219,04 0,00 0,00 0,00
2021-02-01 2021-02-28 28 26,31 0,00 22.002.402,00 394.356,91 22.396.758,91 0,00 26.708.173,95 48.710.575,95 0,00 0,00 0,00
2021-03-01 2021-03-31 31 26,12 0,00 22.002.402,00 433.720,43 22.436.122,43 0,00 27.141.894,38 49.144.296,38 0,00 0,00 0,00
2021-04-01 2021-04-30 30 25,97 0,00 22.002.402,00 417.575,90 22.419.977,90 0,00 27.559.470,28 49.561.872,28 0,00 0,00 0,00
2021-05-01 2021-05-31 31 25,83 0,00 22.002.402,00 429.490,02 22.431.892,02 0,00 27.988.960,30 49.991.362,30 0,00 0,00 0,00
2021-06-01 2021-06-03 3 25,82 0,00 22.002.402,00 41.541,98 22.043.943,98 0,00 28.030.502,27 50.032.904,27 0,00 0,00 0,00
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TIPO Liquidacion de intereses moratorios

PROCESO 2016-546---
DEMANDANTE FINNZAUTO
DEMANDADO monica marcela alvarez

TASA APLICADA

((1+TasaEfectiva)*(Periodos/DiasPeriodo))-1

RESUMEN LIQUIDACION

VALOR CAPITAL
SALDO INTERESES

VALORES ADICIONALES

INTERESES ANTERIORES
SALDO INTERESES ANTERIORES
SANCIONES

SALDO SANCIONES

VALOR 1

SALDO VALOR 1

VALOR 2

SALDO VALOR 2

VALOR 3

SALDO VALOR 3

$22.002.402,00
$28.030.502,27

$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$3.252.299,00
$3.252.299,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00

TOTAL A PAGAR

$53.285.203,27

INFORMACION ADICIONAL

TOTAL ABONOS
SALDO A FAVOR

OBSERVACIONES
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