27/1/22 8:46 Correo: Daniela Catalina Venegas Montilla - Outlook

RV: PROCESO 11001400306020200096400 BANCO POPULAR S.A. Vs LUZ ESPERANZA
GOMEZ GOMEZ

Juzgado 60 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 27/01/2022 8:06

Para: Daniela Catalina Venegas Montilla <dvenegasm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Juzgado 62 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl62bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 26 de enero de 2022 8:27 p. m.

Para: Juzgado 60 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C.

Cc: gerencia@dianamariauribesas.com

Asunto: RV: PROCESO 11001400306020200096400 BANCO POPULAR S.A. Vs LUZ ESPERANZA GOMEZ
GOMEZ

Cordial saludo.
Se remite para lo de su competencia.
Cordialmente,

JUZGADO 62 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
[cid:602d29b8-f601-45d4-92fc-1e0e05bele11]

De: Diana Uribe <gerencia@dianamariauribesas.com>

Enviado: martes, 25 de enero de 2022 3:23 p. m.

Para: Juzgado 62 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl62bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Fwd: PROCESO 11001400306020200096400 BANCO POPULAR S.A. Vs LUZ ESPERANZA GOMEZ
GOMEZ

Buenas tardes respetados sefiores:

El dia de hoy estuve en el juzgado y me informaron que ustedes no habian recibido el correo que
reenvio, con el cual allegue la liquidacion de la obligacion, la cual a la fecha se encuentra sin aprobacién.

Reenvio el correo con mi peticién urgente de su aprobacion, dado que como observaran han
transcurrido mas de 9 meses desde su radicacion.

Agradezco especialmente su atencion y me suscribo,
Atentamente,

Diana Uribe Téllez

DIANA MARIA URIBE SAS

—————————— Mensaje original ----------
De: Diana Uribe <gerencia@dianamariauribesas.com>
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27/1/22 8:46 Correo: Daniela Catalina Venegas Montilla - Outlook

Para: "cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co” <cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Fecha: 19/04/2021 10:18 AM

Asunto: PROCESO 11001400306020200096400 BANCO POPULAR S.A. Vs LUZ ESPERANZA GOMEZ
GOMEZ

Buenos dias respetados sefores:

En mi calidad de apoderada de la demandante, de manera atenta, acompafio memorial con el cual
allego la liquidacion de la obligacién demandada.

Agradezco especialmente su atencion y me suscribo,
Atentamente,

Diana Uribe Téllez
DIANA MARIA URIBE SAS
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NOMBRE

PERIODICIDAD INTERES

CREDITO

BANCO POPULAR
Jefatura Alistamiento de Garantias

GOMEZ GOMEZ LUZ ESPERANZA CC 5309****

MENSUAL
0130342000%++*

ABONOS DESPUES DE PRESENTADA LA DEMANDA

VALOR DEMANDA $31.618.186 APLICACION ABONOS
FECHA PAGO ABONO CAPITAL INT CORRIENTE INT MORA OTROS
$0 $0 $0 $0 $0
2020/11/05 $ 763.845 $ 258.544 $ 422.324 $ 82.977 50
2020/12/05 $ 664.213 $ 268.749 $ 296.521 $ 81.150 $17.793
2021/01/05 $ 664.213 $ 248.344 $314.883 $ 83.335 $17.651
2021/02/01 $ 664.213 $ 252.062 $ 393.597 $18.554 50
2021/03/01 $ 664.213 $ 148.495 $ 436.884 $ 78.834 50
2021/04/05 $ 664.213 $136.557 $ 436.514 $91.142 50
LIQUIDACION DE CAPITAL INSOLUTO POR PERIODO
TASA DE MORA
SALDO PERIODO COBRO INTERES MORA AUTORIZADA INTERES
CAPITAL DESDE HASTA SUPERBANCARIA MORA
30.305.435 28-nov-20 30-nov-20 26,76% $ 44.437
30.305.435 1-dic-20 31-dic-20 26,19% $674.101
30.305.435 1-ene-21 31-ene-21 25,98% $ 668.696
30.305.435 1-feb-21 28-feb-21 26,31% $611.655
30.305.435 1-mar-21 31-mar-21 25,98% $ 668.696
30.305.435 1-abr-21 30-abr-21 25,97% $ 646.901
$ 3.314.485
PESOS
SALDO CAPITAL $30.305.435
TOTAL INTERES CORRIENTE $3.156.744
TOTAL INTERES DE MORA $3.314.485
SALDO TOTAL $36.776.664
TIPO DE CARTERA LIBRANZAS

PAOLA A MEDINA
ANALISTA TECNICO
7/04/2021




SALDO CAPITAL

$31.618.186

$ 31.359.642

$31.090.893

$ 30.842.549

$ 30.590.487

$ 30.441.992

$ 30.305.435




