™

PIEDAD VELASCO & ASOCIADOS SAS

Sefior

JUEZ 60 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. AHORA JUZGADO 42 DE PEQUENAS
CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA D.C.

E. S. D.

PROCESO: EJECUTIVO

RADICADO: NO. 2019 - 1392

DEMANDANTE: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
DEMANDADO: NESTOR ORLANDO FLOREZ BARRERA
ASUNTO: APROBAR DE LIQUIDACION DE CREDITO

Respetuosamente, obrando en mi calidad de apoderada de la parte demandante, solicito
se sirva resolver sobre la aprobacion de la liquidacion del crédito, ya que esta fue
presentada el 27 de enero de 2021, se solicit6 traslado el 02 de julio de 2021.

Conforme a lo anterior y por estar vencido el termino fijado para dicha respuesta, solicito se
apruebe la liquidacion del crédito

Respetuosamente,

“H

PIEDAD CONSTANZA VELASCO CORTES
C.C. No. 51.602.619 de Bogota

T.P. No. 34.457 del C.S.J.
pvalegal@velascoasociados.com.co

LY
2330

Carrera 7 No. 32 - 29 Oficina 1001, Edificio Fénix Telesentinel, Bogota D.C.
PBX 7446230


mailto:pvalegal@velascoasociados.com.co

pvalegal@velascoasociados.com.co
I

De: pvalegal@velascoasociados.com.co

Enviado el: viernes, 2 de julio de 2021 1:10 p. m.

Para: 'cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co’

Asunto: SOLICITUD TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO RAD; 2019 - 1392

Datos adjuntos: 2330 - CM 60 - NESTOR ORLANDO FLOREZ BARRERA - SOLICITUD TRASLADO DE

LIQUIDACION DE CREDITO.pdf

JUEZ 60 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
PROCESO EJECUTIVO
RADICACION 2019 - 1392

DEMANDANTE BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
DEMANDADO(S) | NESTOR ORLANDO FLOREZ BARRERA
ASUNTO SOLICITUD TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO

Cordialmente,

PIEDAD CONSTANZA VELASCO CORTES
C.C. No. 51.602.619 de Bogota D.C.

T.P. No. 34.457 del C.S.J

Carrera 7 No. 32 — 29 Oficina 1001

E-mail: pvalegal@velascoasociados.com.co
Tel: 7446230

Bogota D.C.




PIEDAD VELASCO & ASOCIADOS S.A.S

Seifor
JUEZ 42 DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA D.C.
ANTES JUZGADO 60 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.

E. S. D.

PROCESO: EJECUTIVO

DEMANDANTE: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
DEMANDADCO: NESTOR ORLANDO FLOREZ BARRERA
RADICACION: 2019 - 1392

ASUNTO: TRASLADO DE LIQUIDACION DE CREDITO

Respetuosamente, obrando en mi calidad de apoderada de la parte demandante, solicito
se sirva correr traslado de la liquidacion de crédito presentada el 27 de enero de 2021 por
correo electrénico, como se observa en el adjunto.

Cordialmente,

“H

PIEDAD CONSTANZA VELASCO CORTES
C. C. 51.602.619 Bogota.
T.P. 34.457 C.S.J

LY
2330

Direccidn oficina; Carrera 7 numero 32 - 29 Oficina 1001
Correo electrénico piedadvelasco@velascoasociados.com.co
PBX 744 62 30




pvalegal@velascoasociados.com.co
I

De: pvalegal@velascoasociados.com.co

Enviado el: miércoles, 27 de enero de 2021 11:48 a. m.

Para: cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto: PRESENTACION LIQUIDACION DE CREDITO RAD: 2019 — 1392

Datos adjuntos: CM 60 - NESTOR ORLANDO FLOREZ BARRERA - LIQUIDACION CREDITO.pdf
JUEZ 60 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
PROCESO EJECUTIVO
RADICACION 2019 -1392

DEMANDANTE BANCO AV VILLAS S,A
DEMANDADO(S) | NESTOR ORLANDO FLOREZ BARRERA
ASUNTO PRESENTACION LIQUIDACION DE CREDITO

Cordialmente,

PIEDAD CONSTANZA VELASCO CORTES
C.C. No. 51.602.619 de Bogota D.C.

T.P. No. 34.457 del C.S.J

Carrera 7 No. 32 — 29 Oficina 1001

E-mail: pvalegal@velascoasociados.com.co
PBX:7446230

Bogota D.C.




SENOR
JUEZ 60 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
E. S. D.

REFERENCIA
PROCESO EJECUTIVO No. 2019 - 1392
DEMANDANTE: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
DEMANDADOS: NESTOR ORLANDO FLOREZ BARRERA
ASUNTO: LIQUIDACION

PIEDAD CONSTANZA VELASCO CORTES, obrando como apoderada de la parte
actora, comedidamente acudo a su despacho para presentar la
liguidacidén del crédito a cargo de la parte demandada.

FECHA )
# ELABORACION OBLIGACION TOTAL
5471422003804072-
1| 25/01/2021 5471422013515809 $ 26.854.990,81
TOTAL LIQUIDACION $ 26.854.990,81
Cordialmente,

H

PIEDAD CONSTANZA VELASCO CORTES
C.C. NO. 51.602.619 DE BOGOTA D.C.
T.P. NO. 34.457 del C.S. de la J.

2330

CARRERA 7 NO. 32 - 29 OFICINA 1001 BOGOTA e TEL.: 7446230
PVALEGAL@VELASCOASOCIADOS.COM.CO



1). OBLIGACION CONTENIDA EN EL PAGARE No. 5471422003804072-5471422013515809.

PERIODO DE INTERES NG TASA INTERES MORATORIO CAPITAL INTERESES MORATORIOS PAGOS

DESDE HASTA DIAS | EFecTivA vensUAL | DIARIA CUOTAS MORA CAPITAL SALDO CAPITAL INTERESES SALDO INTERESES | o\ o\ apiTAL ABONOS A
ANUAL VENCIDA ACELERADO TOTAL MORATORIOS MORATORIOS INTERESES

13/08/2019 | 22/08/2019 | 10 28,98% 2,1434% 0,0697% $  20.379.308,00 | $  20.379.308,00 | $ 142.139,20 | ¢ 142.139,20 | $ 83.851,24 | ¢ 12.788,95

23/08/2019 | 31/08/2019 | 9 28,98% 2,1434% 0,0697% $  20.295.456,76 | $ 127.398,93 | ¢ 269.538,13

01/09/2019 | 24/09/2019 | 24 28,98% 2,1434% 0,0697% $  20.295.456,76 | $ 339.730,47 | $ 609.268,60 | $ 75.692,32 | ¢ 11.264,20

25/09/2019 | 30/09/2019 | 6 28,98% 2,1434% 0,0697% $  20.219.764,44 | $ 84.615,86 | $ 693.884,46 | $ 16.328,47

01/10/2019 | 16/10/2019 | 16 28,65% 2,1216% 0,0690% $  20.203.43597 | $ 223.189,68 | $ 917.074,14 | $ 83.724,01 | $ 9.188,24

17/10/2019 | 31/10/2019 | 15 28,65% 2,1216% 0,0690% $  20119.711,9 | ¢ 208.373,23 | $ 1.125.447,37

01/11/2019 | 26/11/2019 | 26 28,55% 2,1150% 0,0688% $  20119.711,96 | $ 360.065,04 | $ 1.485.512,41 | $ 100.805,55 | $ 7.489,49

27/11/2019 | 30/11/2019 | 4 28,55% 2,1150% 0,0688% $  20.018.906,41 | $ 55.117,08 | $ 1.540.629,48

01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 28,37% 2,1030% 0,0684% $  20.018.906,41 | $ 424.773,32 | $ 1.965.402,81

01/01/2020 | 02/01/2020 | 2 28,16% 2,0891% 0,0680% $  20.018.906,41 | $ 27.225,02 | $ 1.992.627,82 | $ 106.327,30 | $ 4.912,73

03/01/2020 | 29/01/2020 | 27 28,16% 2,0891% 0,0680% $  19.912.579,11 | ¢ 365.585,59 | $ 2.358.213,41

30/01/2020 | 31/01/2020 | 2 28,16% 2,0891% 0,0680% $  19.912.579,11 | ¢ 27.080,41 | $ 2.385.293,83

01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 28,59% 2,1176% 0,0689% $  19.912.579,11 | ¢ 397.968,96 | $ 2.783.262,79 | $ 114.413,63 | $ 3.745,04

01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 28,43% 2,1070% 0,0686% $  19.798.165,48 | ¢ 420.875,79 | $ 3.204.138,58

01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 28,04% 2,0811% 0,0677% $  19.798.165,48 | $ 402.346,84 | $ 3.606.485,42

01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 27,29% 2,0312% 0,0661% $  19.798.16548 | ¢ 405.873,44 | $ 4.012.358,86

01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 27,18% 2,0238% 0,0659% $  19.798.165,48 | $ 391.373,00 | $ 4.403.731,86

01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 27,18% 2,0238% 0,0659% $  19.798.165,48 | ¢ 404.418,77 | $ 4.808.150,63




01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 27,44% 2,0412% | 0,0665% $  19.798.165,48 407.855,07 5.216.005,70
01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 27,53% 2,0472% | 0,0666% $  19.798.165,48 395.848,00 5.611.853,70
01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 27,14% 2,0208% | 0,0658% $  19.798.165,48 403.823,31 6.015.677,01
01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 26,76% 1,9957% | 0,0650% $  19.798.165,48 385.986,75 6.401.663,77
01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 26,19% 1,9574% | 0,0638% $  19.798.165,48 391.269,93 6.792.933,69
01/01/2021 | 25/01/2021 | 25 25,98% 1,9432% | 0,0633% $  19.798.165,48 313.280,29 7.106.213,98
TOTALES $ 20.379.308,00 $ 19.798.165,48 7.106.213,98 7.106.213,98 $ 581.142,52 $ 49.388,65

RESUMEN DE LIQUIDACION

CAPITAL

INTERES MORA

(-) INTERES PAGADO
TOTAL LIQUIDACION

VALOR

19.798.165,48

7.106.213,98

49.388,65

26.854.990,81




1/12/21 8:06

Correo: Daniela Catalina Venegas Montilla - Outlook

RV: SOLICITUD APROBAR LIQUIDACION DE CREDITO RAD: 2019 - 1392

Juzgado 60 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 26/11/2021 9:33

Para: Daniela Catalina Venegas Montilla <venegas_daniela@javeriana.edu.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (2 MB)
2330 - CM 60 - NESTOR ORLANDO FLOREZ BARRERA - SOLICITUD APROBAR LIQUIDACION CREDITO.pdf;

De: pvalegal@velascoasociados.com.co <pvalegal@velascoasociados.com.co>

Enviado: viernes, 26 de noviembre de 2021 4:14 p. m.

Para: Juzgado 60 Civil Municipal - Bogota - Bogotd D.C. <cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SOLICITUD APROBAR LIQUIDACION DE CREDITO RAD: 2019 - 1392

JUEZ 60 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. TRANSITORIAMENTE JUZGADO 42 DE
PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA D.C.

PROCESO EJECUTIVO

JUZGADO ORIGEN | 60 CM

RADICACION 2019 - 1392

DEMANDANTE BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.

DEMANDADO(S) NESTOR ORLANDO FLOREZ BARRERA - ID 79402370

ASUNTO SOLICITUD APROBAR LIQUIDACION DE CREDITO

Cordialmente,

MmN

PIEDAD VELASCO & ASOCIADOS 5AS

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADEyMGZhMmVKLThkZDItNDk2Yi04ODcyLTdIZmNjMGY 0ZjY4AMAAQAAmMtrYP5s08ItdQWc205uvY%3D

Piedad Constanza Velasco Cortes
C.C. No.51.602.619 de Bogota D.C.
T.P. No. 34.457 del C.5.0.

Carrera 7 No. 32 — 29 Oficina 1001
pvalegal @velascoasociados.com.co
Tel.: 7446230

Bogota D.C.
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