28/8/23, 10:56 Correo: Juzgado 44 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. - Outlook

Fwd: 56367: ALLEGO LIQUIDACION CREDITO 2021-425

Gladys Castro Yunado <gcastro@cobranzasbeta.com.co>
Lun 28/08/2023 9:15 AM

Para:Juzgado 44 Civil Municipal - Bogotéa - Bogota D.C. <cmpl44bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC:Diana Marcela Mora Rinco <diana.mora@cobranzasbeta.com.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (153 KB)
56367.pdf;

Buenos dias,

Me permito solicitar su amable colaboracidon dando tramite a liquidacion allegada a su despacho, gracias

Cualquier duda con gusto sera atendida,

cordialmente,

Gladys Castro Yunado

Abogada
gcastro@cobranzasbeta.com.co
Tel. 57(1) 2415086 ext. 3900
Carrera 10 # 64 - 65 - Bogotd D.C.
Promociones y Cobranzas Beta S.A.

—————————— Forwarded message ---------

De: Gladys Castro Yunado <gcastro@cobranzasbeta.com.co>

Date: mié, 12 abr 2023 a las 16:54

Subject: 56367: ALLEGO LIQUIDACION CREDITO 2021-425

To: <cmpl44bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Diana Marcela Mora Rinco <diana.mora@cobranzasbeta.com.co>, <NUBIAPULIDOC@yahoo.es>

Buenas tardes,

Me permito allegar memorial en archivo adjunto, gracias

Cualquier duda con gusto sera atendida,

cordialmente,
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Gladys Castro Yunado

Abogada
gcastro@cobranzasbeta.com.co
Tel. 57(1) 2415086 ext. 3900
Carrera 10 # 64 - 65 - Bogota D.C.
Promociones y Cobranzas Beta S.A.

AVISO LEGAL : Este mensaje es confidencial, puede contener informacién
privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su
destinatario. Si obtiene esta transmisidn por error, por favor destruya su
contenido y avise a su remitente. esta prohibida su retencidédn, grabacidn,
utilizacién, aprovechamiento o divulgacién con cualgquier propdsito. Este mensaije
ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, el BANCO DAVIVIENDA S.A. y
sus FILIALES no asumen ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados
por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario
verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos. El
presente correo electrdénico solo refleja la opinidén de su Remitente y no
representa necesariamente la opinidén oficial del BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus
FILIALES o de sus Directivos

https://outlook.office365.com/mail/ AQMKAGQ3MjhiZmRjLWMOM2YtNDdhOS1iZGE 1LThkNzgxNWY 1M2YOMwAUAAADYewBU8SxYKKUKLXdBMtH5Q...  2/2


mailto:gcastro@cobranzasbeta.com.co
callto:57(1)+3144777

GLADYS CASTRO YUNADO

Abogada

Seior '
JUEZ 44 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA.
E. S. D.

REFERENCIA: HIPOTECARIO

DEMANDANTE: BANCO DAVIVIENDA S.A.
CONTRA:PULIDO CASTRO NUBIA ESPERANZA
RADICADO: 2021-425

[ASUNTO: LIQUIDACION DEL CREDITO

GLADYS CASTRO YUNADO, mayor de edad, domiciliado en Bogota, actuando en mi calidad de
apoderado judicial de la parte actora en el proceso de la referencia, me permito allegar la liquidacion
del crédito, para los fines del Art. 446 C.G.P. Por valor de $96.637.094,66 M/CTE.

Adjunto liquidacion del crédito en (1) folio

Del sefior Juez, Atentamente,

GLADYS CASTRO YUNADO

C. C. No. 1.020.722.008 de Bogota
T. P. No. 260.921 del C. S. de la J.
56367 DIANA

Direccion. Carrera 10 No 64 — 65, piso 4, Bogota D.C.
Teléfonos. 2415086 — Ext. 3900 correo gcastro@cobranzasbeta.com.co
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HOJA 1 DE

DEMANDADO PULIDO CASTRO NUBIA ESPERANZ
OBLIGACION 05700477500082856
FECHA PRESENTACION DEMANDA 27 de mayo de 2021
INTERES MORATORIO: 25,78%
CAPITAL ACELERADO: | = S 59.884.629,54
Capital de cuota 1 = $ 59.937,39
Capital de cuota 2 = $ 60.751,33
Capital de cuota 3 = $ 61.576,34
Capital de cuota 3 = $ 62.412,54
Capital de cuota 3 = $ 63.260,10
Capital de cuota 3 = $ 64.119,18
Capital de cuota 3 = $ 64.989,91
Capital de cuota 3 = $ 65.872,48
desde hasta % diario # de dias en mora total % moratorio intereses de plazo CAPITAL TOTAL (K) + (% MORA)
APITAL ACELERADO 27-may-21 12-abr-23 0,0007161111111 686 $ 29.418.457,34[ § - $ 59.884.629,54| $ 89.303.086.,88
CAPITAL CUOTA |1 30-sept-20 12-abr-23 0,0007161111111 925 $ 39.702,69( § 820.062,54 $ 59.937.39 $919.702,62
CAPITAL CUOTA |2 31-oct-20 12-abr-23 0,0007161111111 894 $ 38.893,20| § 819.248,57 $ 60.751,33 $918.893,10
CAPITAL CUOTA |3 30-nov-20 12-abr-23 0,0007161111111 864 $ 38.098,51| § 818.423,55 $ 61.576,34 $ 9218.098,40
CAPITAL CUOTA |3 31-dic-20 12-abr-23 0,0007161111111 833 $ 37.230.36| § 817.587,37 $ 62.412,54 $ 917.230,27
CAPITAL CUOTA |3 31-ene-21 12-abr-23 0,0007161111111 802 $ 36.331,61| % 816.739,79 $ 63.260,10 $ 916.331,50
CAPITAL CUOTA |3 28-feb-21 12-abr-23 0,0007161111111 774 $ 35.539.34| § 815.880,70 $64.119,18 $ 915.539,22
CAPITAL CUOTA |3 31-mar-21 12-abr-23 0,0007161111111 743 $ 34.579.22| $ 815.009,97 $ 64.989,91 $ 914.579,10
CAPITAL CUOTA |3 30-abr-21 12-abr-23 0,0007161111111 713 $ 33.633,65] § 814.127,43 $ 65.872,48 $ 913.633,56
$ 29.712.465,93| $ 6.537.079,92 $ 60.387.548,81| $ 96.637.094,66
TOTAL S 96.637.094,66




