
 

 

Señor: 

JUEZ 24 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ 

E.S.D. 

 

Asunto: Allego liquidación del crédito 

 

Referencia: 2018-249 

De: CONFIAR  

Ana Milena Herrera Cruz, mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma, 
apoderada de lo demandados en mi calidad de defensora pública adscrita a la Regional 
Bogotá., por medio del presente allego a su despacho liquidación del crédito a afín que 
sea puesta en conocimiento.   

Solicito de manera respetuosa se me reconozca personería en los términos del poder 
conferido.    

 

Agradezco su atención. 

 

Del señor juez: 

 

 

ANA MILENA HERRERA CRUZ 

Apoderada demandante 

314304953 

Email: anamileherreracruz@yahoo.es 
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Carrera 42 B No. 12 B-56 Zona Industrial Puente Aranda– PBX: 7457211 
E-mail: gerencia@grupojuridico.co  

WEB: www.deudu.co  
Bogotá D.C. 

 

Señor: 
JUEZ 24 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ 
E.                    S.                 D. 
 
REFERENCIA:  PROCESO EJECUTIVO # 2022-0995 DE GRUPO JURÍDICO 

DEUDU S.A.S VS. JOSE JOAQUIN BECERRA QUINTANA 
 
ASUNTO:  Allegar Liquidación Crédito 
 
Origen: Juzgado 68 Civil Municipal 

En calidad de apoderado judicial de la parte activa dentro del proceso de la 

referencia, por medio del presente me permito manifestar y solicitarle: 

 

Por medio del presente y en cumplimiento con la carga procesal asignada en la parte 

resolutiva de la respectiva Sentencia, Anexo a la presente allego Liquidación del 
Crédito, conforme a lo establecido en el artículo 446 del C.G.P., de acuerdo con lo 

dispuesto en el mandamiento de pago: 

 

Concepto Valores Liquidados 

Total Intereses de Mora  $                4.514.208,78 

Total Intereses de Plazo  $                                       - 

Total Capital Obligación  $              37.507.000,00 

Abonos  $                                       - 

Total Liquidación del Crédito  $             42.021.208,78 

 

 

Por lo anterior, solicito comedidamente se sirva darle el tramite procesal 

correspondiente, esto es, traslado a la otra parte y posterior aprobación respectiva. 

 

 

Sírvase proveer de conformidad. 

 

Deferentemente,  

 

 

OSCAR MAURICIO PELÁEZ  
C.C. 93.300.200 de Líbano Tolima. 

T.P. 206.980 del C.S.J. 

 

 

  

 

 

  

 

OSCAR MAURICIO 
PELAEZ

Firmado digitalmente por 
OSCAR MAURICIO PELAEZ 
Fecha: 2022.10.07 09:02:30 
-05'00'

mailto:gerencia@grupojuridico.co
http://www.deudu.co/
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RV: ALLEGAR LIQUIDACIÓN CRÉDITO - EJECUTIVO NO. 2022-0995

Juzgado 24 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 07/10/2022 11:06

Para: Cristian Javier Carrion Espinosa <ccarrioe@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: notificaciones@grupojuridico.co <notificaciones@grupojuridico.co> en nombre de Oscar Mauricio Peláez -
Abogado <notificaciones@grupojuridico.co>

Enviado: viernes, 7 de octubre de 2022 10:32

Para: Juzgado 24 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Certificado: ALLEGAR LIQUIDACIÓN CRÉDITO - EJECUTIVO NO. 2022-0995
 

Este es un Email Certificado™ enviado por Oscar Mauricio Peláez - Abogado.
 

SEÑOR:
JUEZ 24 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO # 2022-0995 DE GRUPO JURÍDICO DEUDU
S.A.S VS. JOSE JOAQUIN BECERRA QUINTANA

ASUNTO: ALLEGAR LIQUIDACIÓN CRÉDITO


ANEXO DOCUMENTO

Cordialmente,

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos pueden contener información de carácter confidencial o legalmente

protegida y no puede ser utilizada ni divulgada por persona diferente a su destinatario, si por error

usted recibe este mensaje avise inmediatamente a su remitente y destruya toda copia que tenga del mismo.

Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o

parcial de este mensaje sin autorización de GRUPO JURÍDICO PELAEZ & CO S.A.S., será sancionado de acuerdo

a las normas legales vigentes. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la información

contenida y debe velar por su integridad y privacidad. Las opiniones contenidas en este mensaje

electrónico no relacionadas con la actividad de GRUPO JURÍDICO PELAEZ & CO S.A.S., no necesariamente

representan la opinión de los mismos. 
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INVERSIONISTAS ESTRATEGICOS S.A.S – INVERST SAS 

CRA. 11 A # 93-52 OFICINA 201  
BOGOTÁ D.C 

 

Señor(a) 

JUEZ VEINTICUATRO (24) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ 
E.S.D. 
 
REFERENCIA:  PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MENOR CUANTIA 

DEMANDANTE: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A –  

BBVA COLOMBIA 
DEMANDADO:  JUAN JOSE NIÑO PEREZ 

RADICADO:  2022-00969-00 
 

ASUNTO   APORTO LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO.  
________________________________________________________________________________ 

 

LEIDY ANDREA TORRES AVILA, mayor de edad y domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 1.026.267.671 de Bogotá, abogada en ejercicio de la profesión, 

portadora de la Tarjeta Profesional No. 228.156 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderada 
judicial de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito 

respetuosamente me permito aportar liquidación de crédito así: 

 
Por el pagaré No. 01589618640575 en 1 folio por valor de NOVENTA Y TRES MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 
SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($93.997.746,71). 

 
Por el pagaré No. 01585006552103 en 1 folio por valor de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

MIL CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($759.050,37). 

 
TOTAL LIQUIDACIÓN: NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE 
($94.756.797,07). 

 

Del Señor Juez. 
 

Atentamente, 
 

 

 

______________________________________________ 
LEIDY ANDREA TORRES AVILA 

C. C. No. 1.026.267.671 de Bogotá  
T. P. No. 228.156 del C.S. de la J 

abogadofabricademandas3@inverst.co  
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LIQUIDACION DEL CREDITO      

JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA     

PROCESO EJECUTIVO QUIROGRAFARIO No. 2022-00969    

DE:BBVA COLOMBIA       
 

CONTRA : JUAN JOSE NIÑO PEREZ      
 

        
 

PAGARE No. 01589618640575      
 

Periodo 
capital a liquidar 

Int. Cte 
Bcrio 

Int. Mora a 
liquidar 

tasa diaria Dias Interes Mensual 

 

Desde Hasta 
 

8/08/2022 31/08/2022 77.672.792,50 22,21 33,32 0,079 24 1.469.141,19  

1/09/2022 30/09/2022 77.672.792,50 23,50 35,25 0,083 30 1.928.496,26  

1/10/2022 7/10/2022 77.672.792,50 24,61 36,92 0,086 7 468.223,86  

TOTAL INTERESES MORATORIOS         3.865.861,31  

        
 

CAPITAL   $ 77.672.792,50      
 

Intereses ordenados $ 12.459.092,90      
 

INTERESES MORATORIOS $ 3.865.861,31      
 

TOTAL ESTE PAGARE $ 93.997.746,71      
 

        
 

PAGARE No. 01585006552103      
 

Periodo 
capital a liquidar 

Int. Cte 
Bcrio 

Int. Mora a 
liquidar 

tasa diaria Dias Interes Mensual 

 

Desde Hasta 
 

8/08/2022 31/08/2022 723.062,73 22,21 33,32 0,079 24 13.676,36  

1/09/2022 30/09/2022 723.062,73 23,50 35,25 0,083 30 17.952,54  

1/10/2022 7/10/2022 723.062,73 24,61 36,92 0,086 7 4.358,74  

TOTAL INTERESES MORATORIOS         35.987,64  

        
 

CAPITAL   $ 723.062,73      
 

INTERESES MORATORIOS $ 35.987,64      
 

TOTAL ESTE PAGARE $ 759.050,37      
 

        
 

TOTAL LIQUIDACION $ 94.756.797,07      
 

        
 

SON: A 7 DE OCTUBRE DE 2022: NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 07 CTVIS M/CTE    
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RV: 2022-969 APORTO LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Juzgado 24 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 07/10/2022 12:54

Para: Cristian Javier Carrion Espinosa <ccarrioe@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Leidy Andrea Torres <abogadofabricademandas3@inverst.co>

Enviado: viernes, 7 de octubre de 2022 12:52

Para: Juzgado 24 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Jose Fernando Soto Garcia <jfsoto@inverst.co>; Stefanny Gómez <abogadocompras@inverst.co>; karen cantor
<juridicosae@inverst.co>; frabricademandasbbva <fabricademandasbbva@gmail.com>

Asunto: 2022-969 APORTO LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO
 
Señor(a)
JUEZ VEINTICUATRO (24) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
E.S.D.
 
REFERENCIA:             PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MENOR CUANTIA
DEMANDANTE:           BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A –

BBVA COLOMBIA
DEMANDADO:            JUAN JOSE NIÑO PEREZ
RADICADO:                2022-00969-00
 
POR FAVOR ACUSAR RECIBIDO.
 
Gracias.
 
Cualquier duda o inquietud estoy presta a resolverla.
 
Cordialmente,
 
 
LEIDY ANDREA TORRES AVILA
ABOGADA
Direccion Cra. 11A No. 93 -52 Ofi. 201
Telefono 6167024/26/30 Ext. 106
BOGOTÁ D.C.

 



 
INVERSIONISTAS ESTRATEGICOS S.A.S – INVERST SAS 

CRA. 11 A # 93-52 OFICINA 201  
BOGOTÁ D.C 

 

Señor(a) 

JUEZ VEINTICUATRO (24) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ  
E.S.D. 
 
REFERENCIA:   PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MENOR CUANTÍA 

DEMANDANTE:  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA  

 “BBVA   COLOMBIA”  
DEMANDADO:   MARIA LIGIA CHAVES ADARME 

RADICADO:   2022-00957-00 
 

ASUNTO   APORTO LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO.  
________________________________________________________________________________ 

 

LEIDY ANDREA TORRES AVILA, mayor de edad y domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 1.026.267.671 de Bogotá, abogada en ejercicio de la profesión, 

portadora de la Tarjeta Profesional No. 228.156 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderada 
judicial de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito 

respetuosamente me permito aportar liquidación de crédito así: 

 
Por el pagaré No. 0158961804155 en 1 folio por valor de CINCUENTA MILLONES 

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 
VEINTE CENTAVOS M/CTE ($50.374.442,20). 

 
Por el pagaré No. 01589618041204 en 1 folio por valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS 

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS 

M/CTE ($12.692.817,26). 
 

Por el pagaré No. 01589618041303 en 1 folio por valor de DOS MILLONES CINCUENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE 

($2.051.591,48). 

 
TOTAL LIQUIDACIÓN: SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE 
($65.118.850,94). 

 

Del Señor Juez. 
 

Atentamente, 
 

 
 

______________________________________________ 

LEIDY ANDREA TORRES AVILA 

C. C. No. 1.026.267.671 de Bogotá  
T. P. No. 228.156 del C.S. de la J 

abogadofabricademandas3@inverst.co  
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LIQUIDACION DEL CREDITO      

JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA     

PROCESO EJECUTIVO QUIROGRAFARIO No. 2022-00957    

DE:BBVA COLOMBIA       
 

CONTRA: MARIA LIGIA CHAVES ADARME      
 

        
 

PAGARE No. 0158961804155      
 

Periodo 
capital a liquidar 

Int. Cte 
Bcrio 

Int. Mora a 
liquidar 

tasa diaria Dias Interes Mensual 

 

Desde Hasta 
 

5/08/2022 31/08/2022 44.525.185,10 22,21 33,32 0,079 27 947.442,52  

1/09/2022 30/09/2022 44.525.185,10 23,50 35,25 0,083 30 1.105.492,03  

1/10/2022 7/10/2022 44.525.185,10 24,61 36,92 0,086 7 268.404,85  

TOTAL INTERESES MORATORIOS         2.321.339,40  

        
 

CAPITAL   $ 44.525.185,10      
 

Intereses ordenados $ 3.527.917,70      
 

INTERESES MORATORIOS $ 2.321.339,40      
 

TOTAL ESTE PAGARE $ 50.374.442,20      
 

        
 

PAGARE No. 01589618041204      
 

Periodo 
capital a liquidar 

Int. Cte 
Bcrio 

Int. Mora a 
liquidar 

tasa diaria Dias Interes Mensual 

 

Desde Hasta 
 

5/08/2022 31/08/2022 11.060.573,00 22,21 33,32 0,079 27 235.355,72  

1/09/2022 30/09/2022 11.060.573,00 23,50 35,25 0,083 30 274.617,06  

1/10/2022 7/10/2022 11.060.573,00 24,61 36,92 0,086 7 66.674,88  

TOTAL INTERESES MORATORIOS         576.647,66  

        
 

CAPITAL   $ 11.060.573,00      
 

Intereses ordenados $ 1.055.596,60      
 

INTERESES MORATORIOS $ 576.647,66      
 

TOTAL ESTE PAGARE $ 12.692.817,26      
 

        
 

PAGARE No. 01589618041303      
 

Periodo 
capital a liquidar 

Int. Cte 
Bcrio 

Int. Mora a 
liquidar 

tasa diaria Dias Interes Mensual 

 

Desde Hasta 
 

5/08/2022 31/08/2022 1.949.931,00 22,21 33,32 0,079 27 41.492,19  

1/09/2022 30/09/2022 1.949.931,00 23,50 35,25 0,083 30 48.413,79  

1/10/2022 7/10/2022 1.949.931,00 24,61 36,92 0,086 7 11.754,49  

TOTAL INTERESES MORATORIOS         101.660,48  

        
 

CAPITAL   $ 1.949.931,00      
 

INTERESES MORATORIOS $ 101.660,48      
 

TOTAL ESTE PAGARE $ 2.051.591,48      
 

        
 

TOTAL LIQUIDACION $ 65.118.850,94      
 

        
 

SON: A 7 DE OCTUBRE DE 2022: SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA PESOS CON 94 CTVOS MCTE      
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RV: 2022-957 APORTO LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Juzgado 24 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 07/10/2022 12:54

Para: Cristian Javier Carrion Espinosa <ccarrioe@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Leidy Andrea Torres <abogadofabricademandas3@inverst.co>

Enviado: viernes, 7 de octubre de 2022 12:52

Para: Juzgado 24 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Jose Fernando Soto Garcia <jfsoto@inverst.co>; Stefanny Gómez <abogadocompras@inverst.co>; karen cantor
<juridicosae@inverst.co>; frabricademandasbbva <fabricademandasbbva@gmail.com>

Asunto: 2022-957 APORTO LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO
 
Señor(a)
JUEZ VEINTICUATRO (24) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
E.S.D.
 
REFERENCIA:             PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MENOR CUANTÍA
DEMANDANTE:           BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA

 “BBVA   COLOMBIA”
DEMANDADO:            MARIA LIGIA CHAVES ADARME
RADICADO:                2022-00957-00
 
POR FAVOR ACUSAR RECIBIDO.
 
Gracias.
 
Cualquier duda o inquietud estoy presta a resolverla.
 
Cordialmente,
 
 
LEIDY ANDREA TORRES AVILA
ABOGADA
Direccion Cra. 11A No. 93 -52 Ofi. 201
Telefono 6167024/26/30 Ext. 106
BOGOTÁ D.C.
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RV: MEMORIAL APORTANDO LIQUIDACION DEL CREDITO RAD 2022-804

Juzgado 24 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 06/10/2022 10:27

Para: Cristian Javier Carrion Espinosa <ccarrioe@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: coordinadorbbta@saguer.com.co <coordinadorbbta@saguer.com.co>

Enviado: jueves, 6 de octubre de 2022 10:20

Para: Juzgado 24 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: MEMORIAL APORTANDO LIQUIDACION DEL CREDITO RAD 2022-804
 
Buen día,
Sr.(es) JUZGADO VEINTICUATRO (24) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.
CORREO: cmpl24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
 
Nos permitimos aportar liquidación al crédito para su evaluación.
 
DEMANDANTE BANCO DE BOGOTA S.A
DEMANDADO MABER ROJAS ANDRADE
RADICADO 11001400302420220080400// 2022-804

JUZGADO DE ORIGEN JUZGADO VEINTICUATRO (24) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.
 
Atentamente,
 
Juan Nicolás Ramirez R.
_________________________________
SAGUER S.A.S
Dra. Claudia E. Santamaría Guerrero.
Correo: gerencia@saguer.com.co
Abogada CARRERA 14 No 75 - 77 OFICINA 402
Teléfonos:  3000199 – 7023372.
 

mailto:cmpl24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:gerencia@saguer.com.co


Señor: 
JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ 
E. S. D. 
 
 
 
REFERENCIA : PROCESO EJECUTIVO  
DEMANDANTE : ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. – AECSA 
DEMANDADO : GARCIA CAMPO ANA SYLENA CC. 66873534 
RADICADO  : 11001400302420220061500 

 
 

ASUNTO: LIQUIDACION DE CREDITO 
 
 
CAROLINA ABELLO OTÁLORA, domiciliada y residenciada en la ciudad de Bogotá, 
identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente 
firma, obrando en calidad de apoderada de la parte demandante dentro del 
proceso de la referencia, me dirijo respetuosamente al señor Juez, de la siguiente 
manera. 
 
1.En atención a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 446 del Código General 
del Proceso, me permito aportar la liquidación del crédito del proceso de la 
referencia de la siguiente manera: 
 

 
 
2. Del mismo modo, me permito precisar que el saldo total de la obligación 

asciende a la suma de SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS 
SEIS PESOS CON DOCE CENTAVOS ($72.901.506,12) lo anterior, de conformidad con 

la liquidación adjunta al presente escrito. 

 
Anexo: 
 
• Anexo el cuadro de liquidación correspondiente. 
 
Del señor Juez, 
 
 
Cordialmente. 
 
 

 
CAROLINA ABELLO OTÁLORA 
CC. No. 22.461.911 de Barranquilla 
TP. No. 129.978 del C. S. de la J. 
ALLYSON MARTINEZ 



JUZGADO: JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ FECHA: 3/10/2022 CAPITAL ACELERADO  TOTAL ABONOS: -$                           TASA INTERES DE MORA: MAXIMA LEGAL

65.293.843,00$            SALDO INTERES DE MORA: 7.007.663,12$          

PROCESO: 11001400302420220061500 SALDO INTERES DE PLAZO: -$                            

DEMANDANTE: AECSA S.A INTERESES DE PLAZO  -$                           -$                           SALDO CAPITAL: 65.293.843,00$        

DEMANDADO: GARCIA CAMPO ANA SYLENA 66873534 -$                                TOTAL: 72.301.506,12$        

1 1 DETALLE DE LIQUIDACIÓN 1

1
DESDE HASTA

DIAS
 CAPITAL BASE LIQ. 

 INTERES 

MORATORIO  E.A. 

 INTERES 

MORATORIO E.M. 

 INTERES 

MORATORIO E.D. 

 I. DE MORA 

CAUSADOS 
 SUBTOTAL  ABONOS  SALDO I. MORA  SALDO CAPITAL  CUOTA TOTAL  P.INTERÉS MORA  P.CAPITAL 

 SALDO IMPUTABLE 

A CAPITAL 1

1 19/05/2022 20/05/2022 1 65.293.843,00$       29,57% 2,18% 0,072% 47.001,47$                    65.340.844,47$       -$                           47.001,47$               65.293.843,00$       65.340.844,47$       -$                           -$                            -$                           1

1 21/05/2022 31/05/2022 11 65.293.843,00$       29,57% 2,18% 0,072% 517.016,14$                  65.810.859,14$       -$                           564.017,61$             65.293.843,00$       65.857.860,61$       -$                           -$                            -$                           1

1 1/06/2022 30/06/2022 30 65.293.843,00$       30,60% 2,25% 0,074% 1.453.158,25$               66.747.001,25$       -$                           2.017.175,86$         65.293.843,00$       67.311.018,86$       -$                           -$                            -$                           1

1 1/07/2022 31/07/2022 31 65.293.843,00$       31,92% 2,34% 0,077% 1.558.182,30$               66.852.025,30$       -$                           3.575.358,16$         65.293.843,00$       68.869.201,16$       -$                           -$                            -$                           1

1 1/08/2022 31/08/2022 31 65.293.843,00$       33,32% 2,43% 0,080% 1.617.583,48$               66.911.426,48$       -$                           5.192.941,64$         65.293.843,00$       70.486.784,64$       -$                           -$                            -$                           1

1 1/09/2022 30/09/2022 30 65.293.843,00$       35,25% 2,55% 0,084% 1.643.671,30$               66.937.514,30$       -$                           6.836.612,94$         65.293.843,00$       72.130.455,94$       -$                           -$                            -$                           1

1 1/10/2022 3/10/2022 3 65.293.843,00$       36,92% 2,65% 0,087% 171.050,17$                  65.464.893,17$       -$                           7.007.663,12$         65.293.843,00$       72.301.506,12$       -$                           -$                            -$                           1

 P.INTERÉS MORA  P.CAPITAL 
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RV: APORTO LIQUIDACION DE CREDITO CC 66873534EJECUTIVO RAD 20220061500,
(MEMORIALES PROPIAS)

Juzgado 24 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 06/10/2022 15:23

Para: Luisa Maria Barrera Tellez <lbarrerat@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: NOTIFICACIONES JUDICIALES AECSA <correoseguro@e-entrega.co>

Enviado: jueves, 6 de octubre de 2022 14:38

Para: Juzgado 24 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: APORTO LIQUIDACION DE CREDITO CC 66873534EJECUTIVO RAD 20220061500, (MEMORIALES
PROPIAS)
 

IMPORTANTE: Por favor no responder este mensaje, este servicio es únicamente para notificación
electrónica.




Señor(a) 


JUZGADO 024 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ




Reciba un cordial saludo:



Usted ha recibido un correo electrónico seguro y certificado de parte de
NOTIFICACIONES JUDICIALES AECSA,  quien ha depositado su confianza en el
servicio de correo electrónico certificado de e-entrega para hacer efectiva y oportuna
la entrega de la presente notificación electrónica. 


Con la recepción del presente mensaje de datos se entiende que el destinatario ha
sido notificado para todos los efectos según las normas aplicables vigentes,
especialmente los artículos 12 y 20 la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias. 



Nota: Para leer el contenido del mensaje recibido, usted debe hacer click en el
enlace que se muestra a continuación:

Ver contenido del correo electrónico

Enviado por NOTIFICACIONES JUDICIALES AECSA



Correo seguro y certificado. 
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Copyright © 2022 


Servientrega S. A.. 


Todos los derechos reservados. 




¿No desea recibir más correos certificados?
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