
De: JUAN DIEGO ORTEGA BRI�EZ <jdortegab@correo.usbcali.edu.co> 
Enviado: lunes, 13 de septiembre de 2021 3:38 p. m. 
Para: Juzgado 10 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j10fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: Rv: Comparto 'liquidación proceso ejecutivo 76001311001020210008800 ' contigo 

  

Buena tarde, hago envío de la liquidación requerida por el auto interlocutorio No. 1547 

del proceso: 76001311001020210008800. 
De: juan daniel ortega briñez <juda319died@gmail.com> 
Enviado: lunes, 13 de septiembre de 2021 15:33 

Para: JUAN DIEGO ORTEGA BRI�EZ <jdortegab@correo.usbcali.edu.co> 
Asunto: Comparto 'liquidación proceso ejecutivo ' contigo 
 



MEMORIAL DE LIQUIDACIÓN 

ART. 446 Código General del Proceso 

 

Juzgado:10 de Familia de del circuito de Cali. 

j10fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

 

FECHA DEPENDENCIA JUDICIAL 

RESPONSABLE 

ASUNTO: 

DÍA: 

13 

MES: 

09 

AÑO: 

2021 

Juzgado 10 de Familia del 

circuito de Cali 

Liquidación. 

 

EJECUTANTE EJECUTADO RADICACIÓN 

María Joanna Torres 

Ocoro 

Fabián Arboleda Rivas 760013110010-2021-

00088-00  

 

 

Le comunico al Juzgado 10 de Familia de del circuito de Cali 

(j10fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co) la liquidación requerida según el 

auto (AUTO INTERLOCUTORIO No. 1547) que sigue con la ejecución de 

este proceso. 

 

Atentamente, 

  

 
______________________________ 

JUAN DIEGO ORTEGA BRIÑEZ. 

C.C. No. 1.143.880.045 de Cali 

 

 

 

 

http://j10fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co/
http://j10fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co/


 

Liquidación proceso radicado:  

 

 

1. Mandamiento de pago: 4,244,581 (auto interlocutorio No. 409). 
 

2. Mes de marzo completo: 500,058 (según la ejecutante se adeuda este 
mes). 
 

3. Siguientes meses (desde abril hasta septiembre 2021) menos 210.000 
mensuales pagados por el ejecutado: (según la ejecutante se adeuda este 
valor). 

 

 

6 meses x 500,058 = 3,000,348. / 6 meses x 210.000 =1,260,000. 

 

3,000,348 - 1,260,000 = 1,740,348 

 

4. Ropa mes junio:   500,058 (según la ejecutante no se realizo este pago). 

 

5. Costas procesales: 212,229,05 (según auto interlocutorio No. 1547). 
 

6. Total: 7,197,274.05 COP. 
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