18/5/22, 20:37 Correo: Juzgado 02 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. - Outlook

Entrega liquidacion del crédito y solicitud en el proceso ejecutivo No. 1029 de 2016

JOSE JULIAN BRICENO RODRIGUEZ <jojubriro@hotmail.com>
Lun 18/04/2022 10:12 AM

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Atencion Usuarios Bogota <atencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos dias

Adjunto documentos del asunto para que procedan de conformidad, agradezco.

José Julian Bricefio Rodriguez
Abogado

3102373123
Salva un arbol...imprime y copia por las dos caras, utiliza papel reciclado y
no imprimas este mail a menos que realmente lo necesites.

De: Juzgado 02 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 22 de marzo de 2022 4:52 p. m.

Para: JOSE JULIAN BRICENO RODRIGUEZ <jojubriro@hotmail.com>

Asunto: RE: Notificacidn 291 copia cotejada y certificado de entrega en proceso ejecutivo No. 1029 de 2016

Cordial Saludo,
E. S. C.

DE MANERA ATENTA ME PERMITO SOLICITAR MAYOR INFORMACION (NOMBRES DE LAS PARTES,
NUMERO DE RADICADO DEL PROCESO) PARA LOS FINES RESPECTIVOS, SE HACE LA OBSERVACION Y SE
INFORMA QUE NO HAY DOCUMENTOS ADJUNTOS.

POR FAVOR ACUSAR EL RECIBIDO DE ESTE CORREO CON NOMBRE Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE
QUIEN RECIBE, PARA SUS RESPECTIVOS ASUNTOS LEGALES.

Atentamente,

PAOLA GUTIERREZ
ASISTENTE JUDICIAL
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTAD.C.
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ambiente. No tado tiene por que ser impreso.

o by, Fama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
e o A de imir, piensz |
\-/ Reptiblica de Colombia ‘ ntes de imprimir, piensa en el medio

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrénico contiene informacion de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este
correo y lo recibié por error comuniquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no
es el destinatario, no podra usar su contenido, de hacerlo podria tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la informacion de este mensaje, sus
documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorizacion explicita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario

hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

De: JOSE JULIAN BRICENO RODRIGUEZ <jojubriro@hotmail.com>

Enviado: martes, 22 de marzo de 2022 9:09 a. m.

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Bogota - Bogotd D.C. <cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Atencion Usuarios Bogota <atencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: Notificacidon 291 copia cotejada y certificado de entrega en proceso ejecutivo No. 1029 de 2016

Buenos dias

Solicito dar continuidad al proceso, gracias.

José Julian Briceio Rodriguez

Abogado

3102373123

Salva un arbol...imprime y copia por las dos caras, utiliza papel reciclado y
no imprimas este mail a menos que realmente lo necesites.

De: JOSE JULIAN BRICENO RODRIGUEZ <jojubriro@hotmail.com>

Enviado: jueves, 10 de febrero de 2022 3:24 p. m.

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Atencion Usuarios Bogota <atencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Notificacidn 291 copia cotejada y certificado de entrega en proceso ejecutivo No. 1029 de 2016

Buenas tardes
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Dando cumplimiento al auto fechado del 8 de febrero de 2022, adjunto copia cotejada y certificado de
entrega requeridos en el mismo, solicito por favor dar celeridad al tema, muchas gracias.

José Julian Briceio Rodriguez
Abogado

3102373123
Salva un arbol...imprime y copia por las dos caras, utiliza papel reciclado y
no imprimas este mail a menos que realmente lo necesites.

De: JOSE JULIAN BRICENO RODRIGUEZ <jojubriro@hotmail.com>

Enviado: viernes, 10 de diciembre de 2021 8:23 a. m.

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Atencion Usuarios Bogota <atencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Notificacién 292 en proceso ejecutivo No. 1029 de 2016

Buenos dias

Adjunto notificacién 292, mandamiento ejecutivo con copia cotejada ambos, certificado de entrega y
factura de pago, para que obre en el proceso.

Por favor dar continuidad a mi proceso.

José Julian Briceio Rodriguez
Abogado

3102373123
Salva un arbol...imprime y copia por las dos caras, utiliza papel reciclado y
no imprimas este mail a menos que realmente lo necesites.

De: JOSE JULIAN BRICENO RODRIGUEZ <jojubriro@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 27 de octubre de 2021 4:42 p. m.
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Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Solicito revisar la notificacidn ya efectuada en proceso ejecutivo No. 1029 de 2016

Buenas tardes

En atencién al proceso del asunto, solicito aceptar la notificacion ya efectuada de acuerdo al decreto

806, esto fundamentado en que el colegio ya confirmo que el correo de la demandada es al cual se le
notifico, y la sefiora lo que esta haciendo es intentando evadir y no cumplir con la obligacién, adjunto
notificacidn del 20 de septiembre de 2021 y la prueba del correo que envio el colegio.

Sefialando que ya hice la 291 por correo certificado y sera notificada en el colegio, del que ya le estan
descontando la medida cautelar y tenemos certeza de que trabaja alli.

José Julian Bricefio Rodriguez
Abogado

3102373123
Salva un arbol...imprime y copia por las dos caras, utiliza papel reciclado y
no imprimas este mail a menos que realmente lo necesites.
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Tasa

Interés

Desde Hasta Dias Annual Maxima Aplicado Diario Capital
10/18/2017| 10/31/2017 14 21.15 31.725 21.15 0.05%| $ 640,800.00
11/1/2017| 11/30/2017 30 20.96 31.44 20.96 0.05% $0.00
12/1/2017| 12/31/2017 31 20.77 31.155 20.77 0.05% $0.00
1/1/2018| 1/30/2018 30 20.69 31.035 20.69 0.05% $0.00
1/31/2018| 1/31/2018 1 20.69 31.035 20.69 0.05%| $ 959,742.00
2/1/2018 2/28/2018 28 21.01 31.515 21.01 0.05% $0.00
3/1/2018| 3/31/2018 31 20.68 31.02 20.68 0.05% $0.00
4/1/2018| 4/30/2018 30 20.48 30.72 20.48 0.05% $0.00
5/1/2018| 5/31/2018 31 20.44 30.66 20.44 0.05% $0.00
6/1/2018| 6/30/2018 30 20.28 30.42 20.28 0.05% $0.00
7/1/2018| 7/31/2018 31 20.03 30.045 20.03 0.05% $0.00
8/1/2018| 8/31/2018 31 19.94 29.91 19.94 0.05% $0.00
9/1/2018| 9/30/2018 30 19.81 29.715 19.81 0.05% $0.00
10/1/2018| 10/17/2018 17 19.63 29.445 19.63 0.05% $0.00
10/18/2018| 10/31/2018 14 600 29.445 29.445 0.07% $0.00
11/1/2018| 11/30/2018 30 600 29.235 29.235 0.07% $0.00
12/1/2018| 12/31/2018 31 600 29.1 29.1 0.07% $0.00
1/1/2019( 1/31/2019 31 600 28.74 28.74 0.07% $0.00
2/1/2019( 2/28/2019 28 600 29.55 29.55 0.07% $0.00
3/1/2019| 3/31/2019 31 600 29.055 29.055 0.07% $0.00
4/1/2019| 4/30/2019 30 600 28.98 28.98 0.07% $0.00
5/1/2019| 5/31/2019 31 600 29.01 29.01 0.07% $0.00
6/1/2019| 6/30/2019 30 600 28.95 28.95 0.07% $0.00
7/1/2019| 7/31/2019 31 600 28.92 28.92 0.07% $0.00
8/1/2019| 8/31/2019 31 600 28.98 28.98 0.07% $0.00
9/1/2019| 9/30/2019 30 600 28.98 28.98 0.07% $0.00
10/1/2019| 10/31/2019 31 600 28.65 28.65 0.07% $0.00
11/1/2019| 11/30/2019 30 600 28.545 28.545 0.07% $0.00
12/1/2019| 12/31/2019 31 600 28.365 28.365 0.07% $0.00
1/1/2020( 1/31/2020 31 600 28.155 28.155 0.07% $0.00
2/1/2020| 2/29/2020 29 600 28.59 28.59 0.07% $0.00
3/1/2020| 3/31/2020 31 600 28.425 28.425 0.07% $0.00
4/1/2020| 4/30/2020 30 600 28.035 28.035 0.07% $0.00
5/1/2020| 5/31/2020 31 600 27.285 27.285 0.07% $0.00
6/1/2020| 6/30/2020 30 600 27.18 27.18 0.07% $0.00
7/1/2020| 7/31/2020 31 600 27.18 27.18 0.07% $0.00
8/1/2020| 8/31/2020 31 600 27.435 27.435 0.07% $0.00
9/1/2020| 9/30/2020 30 600 27.525 27.525 0.07% $0.00
10/1/2020| 10/31/2020 31 600 27.135 27.135 0.07% $0.00
11/1/2020| 11/30/2020 30 600 26.76 26.76 0.06% $0.00
12/1/2020| 12/31/2020 31 600 26.19 26.19 0.06% $0.00
1/1/2021| 1/31/2021 31 600 25.98 25.98 0.06% $0.00
2/1/2021| 2/28/2021 28 600 26.31 26.31 0.06% $0.00
3/1/2021] 3/31/2021 31 600 26.115 26.115 0.06% $0.00




4/1/2021| 4/30/2021 30 600 25.965 25.965 0.06% $0.00
5/1/2021] 5/31/2021 31 600 25.83 25.83 0.06% $0.00
6/1/2021| 6/30/2021 30 600 25.815 25.815 0.06% $0.00
7/1/2021] 7/31/2021 31 600 25.77 25.77 0.06% $0.00
8/1/2021| 8/31/2021 31 600 25.86 25.86 0.06% $0.00
9/1/2021] 9/30/2021 30 600 25.785 25.785 0.06% $0.00
10/1/2021| 10/31/2021 31 600 25.62 25.62 0.06% $0.00
11/1/2021| 11/30/2021 30 600 25.905 25.905 0.06% $0.00
12/1/2021| 12/31/2021 31 600 26.19 26.19 0.06% $0.00
1/1/2022 1/31/2022 31 600 26.49 26.49 0.06% $0.00
2/1/2022| 2/28/2022 28 600 27.45 27.45 0.07% $0.00
3/1/2022| 3/31/2022 31 600 27.705 27.705 0.07% $0.00
Capital $ 640,800.00
Capitales Adicionados $ 959,742.00
Total Capital $ 1,600,542.00
Total Interés de plazo $ 245,522.00
Total Interes Mora $ 1,344,584.00
Total a pagar $ 3,190,648.00
- Abonos $ 0.00
Neto a pagar $ 3,190,648.00




. Interés Saldo . .
C?plt_al Plazo Interés Interes Saldo Interés Abonos SubTotal
a Liquidar . Mora Mora
Periodo Plazo

$640,800.00| $4,716.88| $4,716.88 $0.00 $0.00| $645,516.88

$640,800.00| $10,024.89| $14,741.76 $0.00 $0.00| $655,541.76

$640,800.00| $10,273.45| $25,015.21 $0.00 $0.00| $665,815.21

$640,800.00| $9,907.13| $34,922.34 $0.00 $0.00| $675,722.34
$1,600,542.00 $824.84| $35,747.19 $0.00 $0.00| $1,636,289.19
$1,600,542.00| $23,420.88| $59,168.07 $0.00 $0.00| $1,659,710.07
$1,600,542.00| $25,558.86| S 84,726.92 $0.00 $0.00| $1,685,268.92
$1,600,542.00| $24,516.07|$ 109,242.99 $0.00 $0.00| $1,709,784.99
$1,600,542.00| S 25,288.11|$ 134,531.10 $0.00 $0.00| $1,735,073.10
$1,600,542.00| S 24,297.40|$ 158,828.50 $0.00 $0.00| $1,759,370.50
$1,600,542.00| $24,824.33|$183,652.83 $0.00 $0.00| $1,784,194.83
$1,600,542.00| $24,722.32|S$ 208,375.15 $0.00 $0.00| $1,808,917.15
$1,600,542.00| $23,782.09|S$232,157.23 $0.00 $0.00| $1,832,699.23
$1,600,542.00| $13,364.38|5 245,521.61 $0.00 $0.00| $1,846,063.61
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $15,849.66 $ 15,849.66 $0.00| $1,861,913.28
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $33,749.83 $49,599.49 $0.00| $1,895,663.10
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $34,732.64 $84,332.13 $0.00| $1,930,395.75
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $34,352.79] $118,684.92 $0.00| $1,964,748.54
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $31,798.95| $150,483.88 $0.00| $1,996,547.49
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $34,685.22| $185,169.10 $0.00| $2,031,232.71
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $33,489.82| $218,658.91 $0.00| $2,064,722.53
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $34,637.78] $253,296.69 $0.00| $2,099,360.31
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $33,459.19| $286,755.88 $0.00| $2,132,819.50
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $34,542.85| $321,298.73 $0.00| $2,167,362.35
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $34,606.14] $355,904.88 $0.00| $2,201,968.49
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $33,489.82| $389,394.69 $0.00| $2,235,458.31
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $34,257.66] $423,652.35 $0.00| $2,269,715.96
$1,600,542.00 $0.00| $245,521.61| $33,045.09| $456,697.44 $0.00| $2,302,761.05
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $33,955.97| $490,653.41 $0.00| $2,336,717.03
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $33,733.25| $524,386.66 $0.00| $2,370,450.28
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $31,988.12| $556,374.79 $0.00| $2,402,438.40
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $34,019.54] $590,394.33 $0.00| $2,436,457.94
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $32,521.76] $622,916.09 $0.00| $2,468,979.71
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $32,806.66] $655,722.75 $0.00| $2,501,786.37
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $31,639.75| $687,362.50 $0.00| $2,533,426.11
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $32,694.40| $720,056.90 $0.00| $2,566,120.52
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $32,966.87| $753,023.77 $0.00| $2,599,087.39
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $31,996.36] $785,020.13 $0.00| $2,631,083.74
$1,600,542.00 $0.00|$245,521.61| $32,646.27| $817,666.39 $0.00| $2,663,730.01
$1,600,542.00 $0.00|$245,521.61| $31,204.31| $848,870.70 $0.00| $2,694,934.32
$ 1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $31,631.41] $880,502.11 $0.00| $2,726,565.73
$1,600,542.00 $0.00|$245,521.61| $31,404.86] $911,906.97 $0.00| $2,757,970.59
$ 1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $28,687.09| $940,594.06 $0.00| $2,786,657.68
$1,600,542.00 $0.00| S 245,521.61| $31,550.54| $972,144.61 $0.00| $2,818,208.22




$1,600,542.00 $0.00| $245,521.61 $30,376.13| $1,002,520.73 $0.00| S 2,848,584.35
$1,600,542.00 $0.00|$245,521.61| $31,242.81|$ 1,033,763.54 $0.00| $ 2,879,827.16
$1,600,542.00 $0.00| $245,521.61 $30,219.28| $ 1,063,982.82 $0.00| $2,910,046.44
$1,600,542.00 $0.00| $245,521.61 $31,177.93| $1,095,160.76 $0.00| $2,941,224.37
$1,600,542.00 $0.00| $245,521.61 $31,275.23| $1,126,435.99 $0.00| $2,972,499.60
$1,600,542.00 $0.00| $245,521.61| $30,187.89| $ 1,156,623.88 $0.00| $ 3,002,687.49
$1,600,542.00 $0.00| $245,521.61| $31,015.61| $1,187,639.49 $0.00| $ 3,033,703.10
$1,600,542.00 $0.00| $245,521.61| $30,313.41|$1,217,952.90 $0.00| S 3,064,016.52
$1,600,542.00 $0.00|$245,521.61 $31,631.41|$1,249,584.31 $0.00| S 3,095,647.93
$1,600,542.00 $0.00|$245,521.61| $31,954.41|$1,281,538.72 $0.00| $ 3,127,602.34
$1,600,542.00 $0.00| $245,521.61 $29,790.99| $1,311,329.71 $0.00| $ 3,157,393.32
$1,600,542.00 $0.00|$245,521.61| $33,254.77| $ 1,344,584.48 $0.00| $ 3,190,648.09




S

ABOGADO

Sefior
JUEZ SEGUNDO (2) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
E.S.D.

REF: LIQUIDACION DEL CREDITO.

Demandante: CONJUNTO SOLSTICIO PARQUE RESIDENCIAL ETAPA 3

Demandada: LUISA FERNANDA ROJAS PRIETO Y JARDIN INFANTIL SUNSHINE
KIDS

Proceso: EJECUTIVO DE MINIMA CUANTIA RADICADO 1029 DE 2016

Por medio del presente escrito allego a su despacho liquidacion del crédito en archivo
adjunto, conforme al auto del 29 de marzo de 2022, numeral tercero del resuelve.

Aunado a lo anterior, solicito oficiar al empleador de la demandada para que proceda a
indicar el valor hasta la fecha descontando y puesto a disposicién del juzgado, con el fin
de determinar si el mismo alcanza para cubrir la deuda y los demés gastos que con la
sentencia se den, en el evento en el que el mismo no alcance, proceder a ordenar la
continuidad de la medida de embargo salarial, hasta tanto se cubra la totalidad de la
deuda.

Por lo que solicito proceder de conformidad y continuar con la ejecucion.

Atentamente,

TN

JOSE JULIAN BRICENO RODRIGUEZ
C.C. 79.898.433 expedida en Bogota
T.P. 297.382 del C.S. de la J.

MOVIL — WS: 3102373123 - BOGOTA — COLOMBIA JOJUBRIRO@HOTMAIL.COM




