Juzgado 19 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C.

De: DELLANIRE CACERES <durvi75@hotmail.com>

Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2021 4:02 p. m.

Para: Juzgado 19 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C.

cc: notificajudicialcgp; notifica@consultoresmg.com.co; diego.vanberkel@gmail.com;
Ibrahim Jose Guerrero Bracho

Asunto: CONTESTACION DEMANDA, ef. Proceso ejecutivo de menor cuantia Radicado:
2021/0075-00 Demandante: SCOTIABANK COLPATRIA S.A Demandado: DIEGO
JOSE VAN BERKEL HERNANDEZ

Datos adjuntos: Poder especial ABOGADOS BINACIONALES DvB-firmado y huella.pdf;
CONTESTACION DEMANDA.pdf; CertificadosPDf (7).pdf; Recibos de pago a SCOTIA
BANK-COLPATRIA D.van Berkel.pdf; pagos del afio 2017.pdf

Categorias: TRAMITADO

Sefior

JUEZ DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA (D.C)

E. S.D.

Ref. Proceso ejecutivo de menor cuantia

Radicado: 2021/0075-00

Demandante: SCOTIABANK COLFPATRIA S.A
Demandado: DIEGO JOSE VAN BERKEL HERNANDEZ

Actuando como apoderada de la parte demandada, por medio del presente escrito,
estando dentro del término procesal, contesto la demanda.

Del sefior Juez atentamente,

DURVI DELLANIRE CACERES CONTRERAS
C.C. 60.367.375 de Cucuta
T.P. 112501 del C. S. de la J.

De: Diego van Berkel <diego.vanberkel@gmail.com>

Enviado: martes, 25 de mayo de 2021 8:59 p. m.

Para: ibrahimg4@gmail.com <ibrahimgd@gmail.com>; durvi7Z5@hotmail.com <durvi75@hotmail.com>
Asunto: Poder Especial DvB

Anexando documento Poder Especial

Cordialmente,
Diego van Berkel



28 SEP 2017, PAGO POR EL VALOR DE $500.0000




28 SEP 2017, PAGO POR EL VALOR DE $1.000.000




17 SEP 2017, PAGO POR EL VALOR DE $300.000




Recibo de pago a SCOTIA BANK-
COLPATRIA efectuado el dia
27/09/2018 por COLS 1.000.000

Recibo de pago a SCOTIA BANK-
COLPATRIA efectuado el dia
01/04/2019 por COLS 400.000

>

Recibo de pago a
SCOTIA BANK-
COLPATRIA efectuado
el dia 25/07/2019 por
COLS 250.000




Abogado Binacionales

Sefior
JUEZ DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA (D.C)
E. S.D.

Ref. Proceso ejecutivo de menor cuantia

Radicado: 2021/0075-00

Demandante: SCOTIABANK COLPATRIA S.A
Demandado: DIEGO JOSE VAN BERKEL HERNANDEZ

Actuando como apoderada de la parte demandada, por medio del presente
escrito, estando dentro del término procesal, contesto la demanda conforme
a los siguientes

HECHOS

1.-Es cierto parcialmente, que el sefor DIEGO JOSE VAN BERKEL
HERNANDEZ, celebréo un contrato de mutuo en calidad de acreedor con el
banco CITIBANK COLOMPBIA, suscribiendo el pagare No. 02-01945084-03,
con su obligacion 51716153998, no es cierto que adeude el valor de
$48.844.850,98.

2.— Es cierto, que en virtud de la suscripcion del pagare No. 02-01945084 -
03, se obligo a pagar los intereses legales moratorios

3.— Es cierto parcialmente, que el seior DIEGO JOSE VAN BERKEL
HERNANDEZ, celebré un contrato de mutuo en calidad de acreedor con el
banco CITIBANK COLOMPBIA, suscribiendo el pagare No. 02-01945084-03,
con su obligacion No. 801715238479, no es cierto que adeude el valor de
$38.682.624,52

4.- Es cierto, que en virtud de la suscripcion del pagare No. 02-01945084—
03, se obligo a pagar los intereses legales moratorios.

b.— Es crerto, que CITIBANK COLOMBIA S.A, endoso en propiedad a favor
del BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S.A. el pagare No. 02-01945084—
03, con sus obligaciones No. 51716153998 y 8017152384 79.

6.— Es cierto parcialmente, el sedor DIEGO JOSE VAN BERKEL
HERNANDEZ, si ha realizado pagos a las obligaciones contraidas con la
entidad demandante.

7.— es cierto que el titulo valor cumple con los requisitos exigidos por el
articulo 244 del C.G. del P. y el articulo 625 del Cédigo de Comercio

Direccién: AK 9, 127C 60 Edificio Suisse Centre, Oficina 204, Bogotd D.C
Teléfono: 310-2867347, 311- 5347295, Correos Electrénico: durvi75@hotmail.com
ibrahimgd@gmail.com
www.abogadosbinacionales.com



Abogado Binacionales

A LAS PRETENSIONES

Me opongo a las pretensiones de la demanda y propongo la siguiente,

EXCEPCION

PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACION

El seiior DIEGO JOSE VAN BERKEL HERNANDE., ha realizado abonos a las
obligaciones contraidas con la demandante, por los siguientes valores:

A la obligacion 801715238479 el 28 de septiembre de 2017 el valor de
$500.00, y $1.000.000, el 29 de septiembre de 2017 $300.000

A la obligacion 51716155998, el 27 de septiembre de 2018 el valor de
$1.000.000, el 1 de abril de 2019 por el valor de $400.000, el 25 de julio de
2019 por el valor de $250.0000.

Total abonos realizados a las obligaciones 801715238479 y 51716153998,
contenidas en el pagare No. 02-01945084-03, por el valor de $3.450.000

Configurindose asi el pago parcial de la obligacion.

EXCEPCION DE TEMERIDAD Y MALA FE

Se funda en el hecho en que la demandante sabe y le consta que el
demandado hizo un abono por un valor de $3.400.000. y aun asi persistio en
cobrar la totalidad de la obligacion contraida en el pagare 02-01945084-03
, Iniciando la presente accion ejecutiva.

EXCEPCION DE FRAUDE PROCESAL

Al afirmar el demandante que el deudor debia la suma contenida en la
obligacion 51716153998, por el valor de $48.844.850,98., y la obligacion
No. 801715238479, por el valor de $38.582.624,52, indujo a error al Juez,
para que librara mandamiento de pago por una suma que no correspondia a
la realidad.

Direccién: AK 9, 127C 60 Edificio Suisse Centre, Oficina 204, Bogotd D.C
Teléfono: 310-2867347, 311- 5347295, Correos Electrénico: durvi75@hotmail.com
ibrahimgd@gmail.com
www.abogadosbinacionales.com



Abogado Binacionales

Por estas potisimas razones estan llamadas a prosperar las excepciones

propuestas.
A LAS PRUEBAS
DOCUMENTALES

e Recibos de consignaciéon que me he venido refiriendo.

Me atengo a las aportadas en este proceso y a las que el sefior juez estime
conveniente decretar de oficio.

Del sefior Juez atentamente,

3

DURVI DELLANIRE CACERES CONTRERAS
C.C. 60.367.375 de Cucuta
T.P. 112501 del C. S. de Ia J.

Direccién: AK 9, 127C 60 Edificio Suisse Centre, Oficina 204, Bogotd D.C
Teléfono: 310-2867347, 311- 5347295, Correos Electrénico: durvi75@hotmail.com
ibrahimgd@gmail.com
www.abogadosbinacionales.com



