19/11/21 14:45 Correo: Claudia Alexandra Gallego Gallo - Outlook

RV: Solicitud tramite liquidacion crédito. RAD. 55-2021-198. EJECUTIVO DE SCOTIABANK
COLPATRIA Vs ANDRES EUGENIO MORALES MORALES

Juzgado 55 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl55bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 19/11/2021 7:12

Para: Claudia Alexandra Gallego Gallo <cgallegg@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Juzgado 55 Civil Municipal de Bogota

Carrera 10 # 14-33 Piso 19
Edificio Hernando Morales Molina

Rama Judicial

Reptiblica de Colombia

Juzgado 55 Civil Municipal de Bogota

De: pineda jaramillo abogados <pinedajaramilloabogados@yahoo.com>

Enviado: jueves, 18 de noviembre de 2021 17:03

Para: Juzgado 55 Civil Municipal - Bogota - Bogotd D.C. <cmpl55bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Alejandro Atuesta <abogadoalejandroatuesta@gmail.com>

Asunto: Solicitud tramite liquidacién crédito. RAD. 55-2021-198. EJECUTIVO DE SCOTIABANK COLPATRIA Vs
ANDRES EUGENIO MORALES MORALES

Respetados sefiores i
JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.

Cordial saludo,

En mi condicién de apoderado de la actora dentro del asunto de la referencia, de
manera atenta allego memorial con solicitud dar tramite a la liquidacion del crédito
materia de recaudo, presentada mediante correo remitido al Juzgado desde el 17
de agosto del cursante, toda vez que la misma no ha recibido pronunciamiento
alguno, con el fin de continuar con el curso normal del proceso, segun soportes
adjuntos.

Se envia copia de este mensaje al correo electrénico del Demandado:
abogadoalejandroatuesta@gmail.com, para los fines del Decreto 806 de 2020, en
concordancia con el Art. 78-14 del CGP.

Del sefor Juez,

Facundo Pineda Marin
C.C. 79.372.472
T.P 47.217 del C.S. de la ]
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PINEDA JARAMILLO ABOGADOS

Sefor )
JUEZ 55 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
E. E. D.

Ref. —Ejecutivo de SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vs.
ARNDRES EUGENIO MORALES MORALES.
Rad. 2021-198.

En mi condicion de apoderado de la parte actora dentro del proceso de la referencia,
por medio de este escrito manifiesto muy respetuosamente al Despacho que presento
la correspondiente liquidacién del crédito materia de recaudo, para los fines

pertinentes.

Del sefior Juez, atentamente.

DO W

FACUNDO PINEDA MARIN
C.C. 79.372.472 de Bogota
T.P.47.217 del C. S. de la J.

Anexo lo anunciado.

Carrera 14 numero 89-48 Oficina 406; Tels. 7568220 y 7568354}
Correo electronico: pinedajaramilloabogados@yahoo.com
Bogota D.C. Colombia



LIQUIDACION CREDITO. RAD. 55-2021-198. ANDRES EUGENIO MORALES MORALES

De: pineda jaramillo abogados (pinedajaramilloabogados@yahoo.com)
Para: cmpl55bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
cc abogadoalejandroatuesta@gmail.com

Fecha: martes, 17 de agosto de 2021 09:18 a. m. GMT-5

Respetados sefiores )
JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.

Rad. 55-2021-198. En mi condicién de apoderado de la actora, de manera atenta
memorial contentivo de la liquidacién del crédito materia de recaudo, segun soportes
adjuntos.

Se remite el presente correo electrénico con sus anexos a la parte Demandada para los fines
del Decreto 806 de 2020.

Cordialmente,

Facundo Pineda Marin

C.C. 79.372.472 de Bogota

PINEDA JARAMILLO ABOGADOS S.A.S

Carrera 14 No. 89-48, Oficina 406. Tels. 7568220 y 7568354
Bogota, D.C.

Memorial liquidacién crédito Scotiabank-Andrés Eugenio Morales.pdf
- 78.7kB

liquidacion_55-2021-198 Pagare de fecha 22 de julio 2015_1629209711.pdf
~ 37.7kB



TIPO Liquidacion de intereses moratorios

PROCESO 55-2021-198 Pagare de fecha 22 de julio 2015
DEMANDANTE SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

DEMANDADO ANDRES EUGENIO MORALES MORALES

TASA APLICADA

((1+TasaEfectiva)*(Periodos/DiasPeriodo))-1

DISTRIBUCION ABONOS

DESDE  HASTA DIAS % ANUAL CAPITAL  CAPITAL BASE LIQ. INTERES SUBTOTAL VALOR ABONO SALDO INTERESES SALDO ADEUDADO SALDO A FAVOR ABONO INTERESES ABONO CAPITAL
2021-01-06 2021-01-06 1 25,98 44.199.704,00 44.199.704,00 27.976,12 44.227.680,12 0,00 2.418.825,12 46.618.529,12 0,00 0,00 0,00
2021-01-07 2021-01-31 25 25,98 0,00 44.199.704,00 699.402,98 44.899.106,98 0,00 3.118.228,10 47.317.932,10 0,00 0,00 0,00
2021-02-01 2021-02-28 28 26,31 0,00 44.199.704,00 792.207,08 44.991.911,08 0,00 3.910.435,18 48.110.139,18 0,00 0,00 0,00
2021-03-01 2021-03-31 31 26,12 0,00 44.199.704,00 871.282,82 45.070.986,82 0,00 4.781.718,00 48.981.422,00 0,00 0,00 0,00
2021-04-01 2021-04-30 30 25,97 0,00 44.199.704,00 838.850,73 45.038.554,73 0,00 5.620.568,73 49.820.272,73 0,00 0,00 0,00
2021-05-01 2021-05-31 31 25,83 0,00 44.199.704,00 862.784,51 45.062.488,51 0,00 6.483.353,24 50.683.057,24 0,00 0,00 0,00
2021-06-01 2021-06-30 30 25,82 0,00 44.199.704,00 834.519,39 45.034.223,39 0,00 7.317.872,63 51.517.576,63 0,00 0,00 0,00
2021-07-01 2021-07-31 31 25,77 0,00 44.199.704,00 860.992,95 45.060.696,95 0,00 8.178.865,58 52.378.569,58 0,00 0,00 0,00
2021-08-01 2021-08-17 17 25,86 0,00 44.199.704,00 473.630,95 44.673.334,95 0,00 8.652.496,53 52.852.200,53 0,00 0,00 0,00
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TIPO Liquidacion de intereses moratorios

PROCESO 55-2021-198 Pagare de fecha 22 de julio 2015
DEMANDANTE SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

DEMANDADO ANDRES EUGENIO MORALES MORALES

TASA APLICADA ((1+TasaEfectiva)*(Periodos/DiasPeriodo))-1

RESUMEN LIQUIDACION

VALOR CAPITAL $44.199.704,00
SALDO INTERESES $8.652.496,53

VALORES ADICIONALES

INTERESES ANTERIORES $2.390.849,00
SALDO INTERESES ANTERIORES $2.390.849,00
SANCIONES $0,00

SALDO SANCIONES $0,00

VALOR 1 $0,00

SALDO VALOR 1 $0,00

VALOR 2 $0,00

SALDO VALOR 2 $0,00

VALOR 3 $0,00

SALDO VALOR 3 $0,00

TOTAL A PAGAR $52.852.200,53

INFORMACION ADICIONAL

TOTAL ABONOS $0,00
SALDO A FAVOR $0,00

OBSERVACIONES
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