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Rad. 11001400307820170125000 SOLICITUD TERMINACIÓN DEL PROCESO POR PAGO
TOTAL DE LA OBLIGACIÓN ART. 461 C.G.P. PROCESO ORDINARIO CIVIL DE
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE LEONOR RIVERA DIAZ CONTRA EDWIN
HERNANDO MARTINEZ PATIÑO

Melisa Arciniegas <abogado04@gustavogarciayasociados.com>
Jue 1/12/2022 9:41 AM

Para: zuluaga_zuluaga zuluaga <zuluaga_zuluaga@outlook.com>;Juzgado 78 Civil Municipal - Bogotá -
Bogotá D.C. <cmpl78bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Señora:
JUEZ SETENTA Y OCHO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

 

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO CIVIL DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE LEONOR
RIVERA DIAZ CONTRA EDWIN HERNANDO MARTINEZ PATIÑO
RADICADO: 11001400307820170125000
ASUNTO: SOLICITUD TERMINACIÓN DEL PROCESO POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN ART.
461 C.G.P.

 
Señor Juez,
En calidad de apoderada de  EDWIN  HERNANDO  MARTINEZ PATIÑO me permito remitir memorial bajo los
parámetros de la Ley 2213 de 2022.
-- 

Cordialmente,

ANGIE MELISA ARCINIEGAS 
TEL. (7) 6474031 / 300 3242495


Carrera 29 # 45-45 Oficina 908


Metropolitan Business Park


Bucaramanga, Santander - Colombia

www.gustavogarciayasociados.com

La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es
usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución, o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley.
Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

The information contained in this message may be confidential and legally protected under applicable law. The message is intended solely for

the addressee(s).  If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, forwarding, dissemination, or reproduction of this

message is strictly prohibited and may be unlawful.  If you are not the intended recipient, please contact the sender by return e-mail and destroy

all copies of the original message.
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Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este email.


Please consider the environment before printing this email.



Señora: 

JUEZ SETENTA Y OCHO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. 

E. S. D. 
 

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO CIVIL DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

DE LEONOR RIVERA DIAZ CONTRA EDWIN HERNANDO MARTINEZ PATIÑO 

RADICADO: 11001400307820170125000 
ASUNTO: SOLICITUD TERMINACIÓN DEL PROCESO POR PAGO TOTAL DE LA 

OBLIGACIÓN ART. 461 C.G.P. 

 
Señor Juez, 

 
ANGIE MELISA ARCINIEGAS BOHÓRQUEZ, mayor de edad, domiciliada y residenciada en 

Bucaramanga, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.814.116 de Bucaramanga, con 

Tarjeta Profesional No. 366.804 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderada de 

EDWIN HERNANDO MARTINEZ PATIÑO conforme consta en poder obrante en el plenario, me 

permito solicitar a su Despacho de forma respetuosa, se sirva ordenar la terminación del proceso 

por PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, conforme al artículo 461 del Código General del Proceso, 

al haberse cumplido la totalidad de las obligaciones contenidas en el mandamiento de pago, de 

conformidad a lo que me permito exponer a continuación:  

 

En primera medida, Señor Juez, es dable señalar que mi representada pagó la suma de ONCE 

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 

11.699.000, oo) por concepto de cumplimiento al mandamiento de pago de fecha 04 de marzo de 

2020, en los siguientes términos: 

 

TOTAL 

CAPITAL   $                            9.600.478  

INTERESES LEGALES A 30/11/2022  $                            1.648.082  

COSTAS EJECUTIVO (CALCULO 
APROXIMADO SEGÚN ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA) 

 $                                451.439  

DEUDA A LA FECHA  $                          11.699.999  

 

Es imperioso señalar, que dicho pago se efectuó a la cuenta de Depósitos Judiciales del Despacho 

el día 30 de noviembre de los corrientes, mediante consignación de depósito judicial al Banco Agrario 

de Colombia, No. de operación 262765557, la cual se adjunta con el presente escrito. 

 

Así mismo, es pertinente poner de presente ante el Honorable Juez, la liquidación efectuada: 

 

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO - INTERESES LEGALES 

Mandamiento 
de pago. 

Días Mora Desde Hasta 

Interés 
Legal 6% 
Art. 1617 

C.C. 

Tasa de 
Interés Diario  

 Valor Interés 
Legal Mensual  

$ 9.600.478 

23 5-feb-19 28-feb-19 6,00% 0,00016667  $        36.802  

30 1-mar-19 31-mar-19 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-abr-19 30-abr-19 6,00% 0,00016667  $        46.402  



29 1-may-19 30-may-19 6,00% 0,00016667  $        46.402  

29 1-jun-19 30-jun-19 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-jul-19 31-jul-19 6,00% 0,00016667  $        48.002  

30 1-ago-19 31-ago-19 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-sep-19 30-sep-19 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-oct-19 31-oct-19 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-nov-19 30-nov-19 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-dic-19 31-dic-19 6,00% 0,00016667  $        48.002  

30 1-ene-20 31-ene-20 6,00% 0,00016667  $        48.002  

28 1-feb-20 29-feb-20 6,00% 0,00016667  $        44.802  

30 1-mar-20 31-mar-20 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-abr-20 30-abr-20 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-may-20 31-may-20 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-jun-20 30-jun-20 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-jul-20 31-jul-20 6,00% 0,00016667  $        48.002  

30 1-ago-20 31-ago-20 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-sep-20 30-sep-20 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-oct-20 31-oct-20 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-nov-20 30-nov-20 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-dic-20 31-dic-20 6,00% 0,00016667  $        48.002  

30 1-ene-21 31-ene-21 6,00% 0,00016667  $        48.002  

27 1-feb-21 28-feb-21 6,00% 0,00016667  $        43.202  

30 1-mar-21 31-mar-21 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-abr-21 30-abr-21 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-may-21 31-may-21 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-jun-21 30-jun-21 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-jul-21 31-jul-21 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-ago-21 30-ago-21 6,00% 0,00016667  $        46.402  

29 1-sep-21 30-sep-21 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-oct-21 31-oct-21 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-nov-21 30-nov-21 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-dic-21 31-dic-21 6,00% 0,00016667  $        48.002  

30 1-ene-22 31-ene-22 6,00% 0,00016667  $        48.002  

27 1-feb-22 28-feb-22 6,00% 0,00016667  $        43.202  

30 1-mar-22 31-mar-22 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-abr-22 30-abr-22 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-may-22 31-may-22 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-jun-22 30-jun-22 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-jul-22 31-jul-22 6,00% 0,00016667  $        48.002  

30 1-ago-22 31-ago-22 6,00% 0,00016667  $        48.002  

30 1-oct-22 31-oct-22 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-nov-22 30-nov-22 6,00% 0,00016667  $        46.402  

 VALOR TOTAL INTERESES   $                             1.648.082  

 



En el caso que nos ocupa, se evidencia que mi representado cumplió en su integralidad con lo 

ordenado mediante mandamiento de pago de fecha 04 de marzo de 2020, proferido por su 

Despacho, en el sentido que el día 30 de noviembre de 2022 efectuó consignación de Depósitos 

Judiciales a la cuenta dispuesta por el Despacho de conocimiento, por la suma ONCE MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 11.699.000, oo), 

suma la cual se encuentra integrada por el pago del CAPITAL $9.600.478, INTERESES LEGALES 

calculados hasta el 30 de noviembre de 2022 (fecha efectiva de pago), así como un valor adicional 

por concepto de cálculo aproximado de costas procesales del ejecutivo por la suma de $451.439 

tasadas de conformidad al Acuerdo No. PSAA16-10554, del 5 de agosto de 2016 expedido por la 

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que reguló lo referente a las tarifas de 

agencias en derecho. 

 

Así las cosas, Señor Juez, a la fecha no existe obligación alguna a cargo de mi representada, pues 

no existen en este caso los fundamentos de hecho ni de orden jurídico sobre los cuales se pueda 

dar continuidad al proceso ejecutivo de referencia. Para tal efecto, se allegó al plenario la totalidad 

de documentos que dan cuenta del cabal cumplimiento por parte de mi representada. 

 

En consecuencia, solicito se termine el proceso ejecutivo; se levanten las medidas cautelares 

decretadas y practicadas dentro del presente proceso ejecutivo y  se tengan como cumplidas las 

obligaciones.  

 

En consecuencia, se proceda al archivo definitivo del proceso de la referencia.  

 

Abogado04@gustavogarciayasociados.com  

 

 
De usted, 
 
 

 

 

 

 

ANGIE MELISA ARCINIEGAS BOHÓRQUEZ  

C.C. 1.098.814.116 de Bucaramanga 

TP. No. 366.804 del Consejo Superior de la Judicatura 

 

mailto:Abogado04@gustavogarciayasociados.com


LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO - INTERESES LEGALES 

Mandamiento 
de pago. 

Dias Mora Desde Hasta 

Interes 
Legal 6% 
Art. 1617 

C.C. 

Tasa de 
Interes Diario  

 Valor Interes 
Legal Mensual  

$ 9.600.478 

23 5-feb-19 28-feb-19 6,00% 0,00016667  $        36.802  

30 1-mar-19 31-mar-19 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-abr-19 30-abr-19 6,00% 0,00016667  $        46.402  

29 1-may-19 30-may-19 6,00% 0,00016667  $        46.402  

29 1-jun-19 30-jun-19 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-jul-19 31-jul-19 6,00% 0,00016667  $        48.002  

30 1-ago-19 31-ago-19 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-sep-19 30-sep-19 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-oct-19 31-oct-19 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-nov-19 30-nov-19 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-dic-19 31-dic-19 6,00% 0,00016667  $        48.002  

30 1-ene-20 31-ene-20 6,00% 0,00016667  $        48.002  

28 1-feb-20 29-feb-20 6,00% 0,00016667  $        44.802  

30 1-mar-20 31-mar-20 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-abr-20 30-abr-20 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-may-20 31-may-20 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-jun-20 30-jun-20 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-jul-20 31-jul-20 6,00% 0,00016667  $        48.002  

30 1-ago-20 31-ago-20 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-sep-20 30-sep-20 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-oct-20 31-oct-20 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-nov-20 30-nov-20 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-dic-20 31-dic-20 6,00% 0,00016667  $        48.002  

30 1-ene-21 31-ene-21 6,00% 0,00016667  $        48.002  

27 1-feb-21 28-feb-21 6,00% 0,00016667  $        43.202  

30 1-mar-21 31-mar-21 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-abr-21 30-abr-21 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-may-21 31-may-21 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-jun-21 30-jun-21 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-jul-21 31-jul-21 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-ago-21 30-ago-21 6,00% 0,00016667  $        46.402  

29 1-sep-21 30-sep-21 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-oct-21 31-oct-21 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-nov-21 30-nov-21 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-dic-21 31-dic-21 6,00% 0,00016667  $        48.002  

30 1-ene-22 31-ene-22 6,00% 0,00016667  $        48.002  

27 1-feb-22 28-feb-22 6,00% 0,00016667  $        43.202  

30 1-mar-22 31-mar-22 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-abr-22 30-abr-22 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-may-22 31-may-22 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-jun-22 30-jun-22 6,00% 0,00016667  $        46.402  

30 1-jul-22 31-jul-22 6,00% 0,00016667  $        48.002  

30 1-ago-22 31-ago-22 6,00% 0,00016667  $        48.002  

30 1-oct-22 31-oct-22 6,00% 0,00016667  $        48.002  

29 1-nov-22 30-nov-22 6,00% 0,00016667  $        46.402  

 VALOR TOTAL INTERESES   $                             1.648.082  

 

 

 

TOTAL 

CAPITAL  $                            9.600.478  

INTERESES LEGALES  $                            1.648.082  

COSTAS EJECUTIVO (CALCULO 
APROXIMADO) 

 $                                451.439  

DEUDA A LA FECHA  $                          11.699.999  
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