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www.boncodeoccidente.com.co

f Boulcicants oo scsidonts  [[Y bonco-de-veridets W m “ Bonca de Occidents
NIT. 890.500.279-4

Bogota, D.C., 22 de abril de 2022

Asunto Respuesta adicado No 1245

Hola Miguel Ignacio,

En atencién al requerimiento radicado el 05 de abril de 2022, en el que solicita paz

. y salvo de su obligacién, comedidamente nos permitimos informar que hemos
atendido favorablemente su solicitud y en tal sentido adjunto encontrara el
certificado de paz y salvo de su obligacién No. ***2445 y No. ***2295,

Adicionalmente, le informamos que hemos procedido con la respectiva actualizacion
en las centrales de informacion DataCrédito y TransUnion, por lo cual podra ver
reflejado tal ajuste en 10 dfas habiles a partir de la fecha de envio del presente
comunicado.

Tu satisfaccion es muy importante para nosotros; queremos conocer cémo fue tu
experiencia con la respuesta que acabas de recibir, da clic aqui
https:/Awww.ccxperience. com/occidente/encuestas/main_survey.php?enc=132

Cordialmente,

BANC
8; ’ ‘ \Q @ gﬂsgﬁ OOCInENTY
. W - DTA

Marcela Muiioz Lancheros
Analista UGR

Unidad Gestién de Reclamos
Banco de Occidente.

PACM

En caso de requerir mas informacién, te invitamas a comunicarte a nuestra Linea de Servicio al Cliente en Bogota 3902058,
a nivel nacional 01 8000 51 4652 o al correo electrénico servicio@bancodeoccidente.com.co:

en nuestra pagina web www.bancodeoccigante. com.co.

De igual manera, cuentas con la Dra. Lina Maria Zorro Defensora al cliente del Banco de Occidente Ja cual podras contactar
enla Cra. 7 No. 71 - 52, Torre A, Piso 1 en Bogotd, PBX (1) 746 2060, Ext 15318, 15311,
Fax {1} 3121024 o al comao ngoria

defengoriacliente@bancodeoccidente.com.co
y con la Revisoria Fiscal KPMG en el correo co-fmbanco eccidente@kpmg.com
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Extecy
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Del lado Brupo

Banco de Occidente

de los que hocen, AVAL
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Juzgado 28 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C.

De: Miguel Ignacio Linares <mil201220@gmail.com>
Enviado el: martes, 26 de abril de 2022 9:22 p. m.

Para: EDUARDO.GARCIA ABOGADQS

Asunto: Proceso Judicial

Datos adjuntos: RTA33_12453330.pdf

Buenas noches,

Adjunto el paz y salvo expedido por el banco del occidente para notificar al juzgado la terminacién del PROCESO
EJECUTIVO SINGULAR No. 2021 - 00198 — 00 por pago de la deuda

Agradezco su gentil colaboracion.

‘ordialmente,

Ing. Miguel Ignacio Linares
Seguridad Informatica | Ciberseguridad | Infraestructura |
Normas ISO | PCI DSS | Auditoria | Tecnologia |

Mil201220@gmail.com
Maévil 3045470485

De: Comunicaciones <Comunicaciones@bancodeoccidente.com.co>

Enviado el: domingo, 24 de abril de 2022 9:54 p. m.

Para: MIL201220@GMAIL.COM

Asunto: Hola LINARES MUNOZ MIGUEL IGNACIO, tenemos lista la respuesta de tu PQRS No. 12453330, CONOCELA

. Si no puede ver correctamente el contenido de este mensaje, haga clic agui.
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Estimado (a): LINARES MUNOZ MIGUEL IGNACIO

Respuesta a su pgr. Nro 12453330

Bco de Occidente, le informamos que hemos atentido su requerimiento, por lo cual adjunto encontrara la
respuesta.

Estimado cliente este correo es originado desde el Banco de Occidente por parte de:

comunicaciones@bancooccidente.com.co

Consultas y tramite de requerimientos: Linea de servicio al
Cliente 01 8000 51 46 52, Bogota 390 2058,
Buzén: gervicic@bancodeoccidente.com.co
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON
Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogota. Tel. 7462060, Ext. 15318,

Fax. 3120051, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

siguenos en[ ;) {11
Descarga la app Contéctanos
2






Escrfben
(=11 3t char
Encuentra

una oficina

E‘ Llémanos
| 01 800 05 14652

Para anuiar tu suscripcién a nuestros correos, haz ¢lic aqui

Este correo clectrdnico fue envindo desde la carrera 13 nimero 27 - 47 de Bogota Colombia, de acuerdo a nuestra politica
de

Banco de Occidente nunca soliciterd a través de cotreo electrénico informacion
fidencial o financier, como ios y claves de acceso & puestros canales; en caso de recibir algunc,
por favor repdrtalo a lgn "

50
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Juzgado 28 Civil Circuito - Boaota - Bogota D.C.

De: Miguel Ignacio Linares <mil201220@gmail.com>

Enviado el; lunes, 14 de febrero de 2022 8:53 p. m.

Para: ‘Asesor10'

CcC: Coordinador3@gdabogados.com.co

Asunto: RE: NEGOCIACION OBLIGACION CASATIGADA- BANCO DE OCCIDENTE- MIGUEL
IGNACIO LINARES- CC 79.522.913

Datos adjuntos: escanear0001.jpg

Buenas noches,

De acuerdo con [o acordado la semana pasada adjunto soporte de los pagos realizados el viernes 11/02/2022 para su
respectivo registro y reporte al banco.

ﬁuedo pendiente a que se trdmite el paz y salvo, para lo cual solicito de su gestidn con el fin de conocer cudl serfa el
rocedimiento para obtenerlo,

Por otra parte, también quedo pendiente del registro de la minuta retirando la demanda con base en el acuerdo
establecido y pago de |a respectiva deuda.

Agradezco su gentil colaboracion.

Cordialmente,

ing. Miguel Ignacio Linares

Mil201220@gmail.com
Mdvit 3045470485

.e: AsesorlQ <asesorl0@gdabogados.com.co>

Enviado el: viernes, 21 de enero de 2022 9:53 a. m.

Para: mil201220@gmail.com

CC: Coordinador3@gdabogados.com.co

Asunto: NEGOCIACION OBLIGACION CASATIGADA- BANCO DE OCCIDENTE- MIGUEL IGNACIO LINARES- CC 79.522.913

Sr. MIGUEL IGNACIO LINARES

Le confirmamos Aprobacién de politica de negociacion con condonacion por pago total de
su préstamo personal en cartera castigada con Banco de Occidente por valor de $
97.350.000 autorizada en comité en dos abonos asi : .

FECHA DE PAGO







FECHA

TOTAL

FORMA DE PAGO : Debe realizar dos pagos de la siguiente manera

ABONO OBLIGACION Se adjunta ejemplo de Formato de consignacion Recaudo en Linea,
al nimero de cuenta referenciado No. 256940842 adicionando sus datos personales, en
referencia (1) su nimero de Cédula, y en referencia (2) el nimero 22002 (cartera
castigada) este pago debe ser abonado por el valor acordado y en la fecha pactada.

EJEMPLO CONSIGNACION - EMPRESAS DE COBRANZA
ABOGADOS ~ CARTERA JUDICIALIZADA
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Yar invenosionss o oapalde

ABONO HONORARIOS (consignar en la cuenta de ahorros No. 256939281 De Banco de
Occidente a nombre DR EDUARDO GARCIA).

ABONO OBLIGACION  ABONO HONORARIOS

1] 31012022/ 88493808 |$ __ 8.849.380 [.

8.849.380
$ 88.493.808 §

8.849.380







5y

om"‘*m Foxmars oo Facando en Lires

E.guw!m-

TS TE T I3 T L8 [T =

' 9
SR Vooacia

ek

i atani e Sl oor )

Fobrmpto oy P! ok 4% Lonvga

P

R

AT BTG T s e TR Nl T L DGR, it 9 R, T
- e

»-
0 Borwn M Cridieosy

%
| L
NI I i gt ok ; }

NOTA:RECUERDE QUE DEBE REALIZAR SON 2 PAGOS UNO A LA OBLIGACIONES

@EN FORMATO DE CARTERA CASTIGADA Y OTRA CONSIGNACION
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS EN LA CUENTA DE AHORROS NO. 256939281
DE BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DR EDUARDO GARCIA.

Favor realizar pago en oficina Banco de Occidente.

Es de aclarar que los comprobantes de pago debe allegarlos por este medio en las fechas de
pago indicadas para proceder a radicar, el paz y salvo lo podria reclamar a los 30 dias
habiles, después de haber realizado el ltimo pago, de incumplirse con las fechas y/o montos
establecidos se dara por desistida de manera automatica el acuerdo realizado.

Gracias

Cordiaimente,

(o}) GARCIA DUARTE
Liza Minelli Angarita.
Asesor de Recuperacion de Cartera
Abogados Externos
Telefonos: 743 1077 / ext. 3028 en Bogota

Carrera 13 # 29-41 Oficina 229
Parque Central Bavaria
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Juzgado 28 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C.

De: Miguel Ignacio Linares <mil201220@gmail.com>

Enviado el: martes, 03 de mayo de 2022 12:56 p. m.

Para: EDUARDO.GARCIA ABOGADOS

cC: Juzgado 28 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C.

Asunto: RE: Referencia. PROCESO EJECUTIVO SINGULAR No. 2021 - 00198 - 00 de BANCO DE
OCCIDENTE contra MIGUEL IGNACIO LINARES MUNOZ. (IMPULSC OFICIAR)

Datos adjuntos: RE: NEGOCIACION OBLIGACION CASATIGADA- BANCO DE QCCIDENTE- MIGUEL

IGNACIO LINARES- CC 79.522.913; Proceso Judicial

Buenas tardes,

No entiendo su solicitud, cuando desde el pasado 14 de febrero 2022 se le informo y adjunto las consignaciones tanto
del valor para el banco, como de sus honorarios {adjunto correo) y adicionalmente se les envié el pasado 26/04/2022 la
az y salvo emitido por el banco {Adjunto correo)
‘ara dar finalizacién a este proceso.

Agradezco su gentil colaboracién.

Cordialmente,

Ing. Miguel Ignacio Linares
Seguridad Informatica | Ciberseguridad | Infraestructura |
Normas ISO | PCI DSS | Auditoria | Tecnologia |

Mil201220@gmail.com
Mavil 3045470485

De: EDUARDO GARCIA <eduardo.garcia.abogados@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 29 de abril de 2022 12:33 p. m.
Para: ccto28bt@cendoj.ramajudicial.gov.co; mil201220@gmail.com
sunto: Referencia. PROCESO EJECUTIVO SINGULAR No. 2021 - 00198 - 00 de BANCO DE OCCIDENTE contra MIGUEL
GNACIO LINARES MUNOZ. (IMPULSO OFICIAR)

Sefior Juez de Conocimiento:

Me permito remitir para su conocimiento el (os) documento (s) que se adjunta {n) al presente correo electrénico.

Cordialmente,

FEETN e e R S e Ve TN
EDUARDO GARCIA CHACON

C.C. 79.781.349 de Bogota
T.P. 102.688 del C.5.J.







JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL DEL CIRCUITO

ccto28bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
calle 12 No. 9-23 Piso 5 Virrey Torre Norte

Bogota D.C., 19 JuL 2022
REF: 2021-00198

La documentacién atinente a pagos de las obligaciones numeros
05291000029120002295 y 05291000029120002445 se ponen en
conocimiento de la parte demandante, para que dentro de los tres (3)
dias siguientes se manifieste sobre el particular, en especial para
informe si tales obligaciones se encuentran comprendidas en el
pagaré aportado como base de la accion.

Se le requiere al demandado para que en lo sucesivo se dirija al
juzgado por medio de apoderado judicial, toda vez que como no
acredita ser abogado, no puede litigar en causa propia por la cuantia
del proceso.

NOTIFIQUESE,

" -4
ANDRES PE ORTIZ
Juez
(2)

JUZGADO 28 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA
SECRETARIA

La providencia anterior se notifica por Zatacién en el

ESTADO No. Q z
fijado hoy i! 8 JUL 2022

(O MORENO MOYANO
Secretario

og






