Sefiora . ) )
JUEZ 37 DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA, D.C.
E. S. D.

Ref.: EJECUTIVO SINGULAR No. 110014189037 2020 01022 00
De: Oscar Jairo Martin Moreno
C.C.No.17.183.735
Contra:  Fidel Fredy Laverde Aguilar
C.C. No. 14.321.543 i i
Asunto: SOLICITUD DE APROBAR LIQUIDACION DEL CREDITO.

MIGUEL ANGEL SAZA DAZA, identificado civil y profesionalmente como aparece bajo
mi firma, endosatario en procuracion para el cobro judicial del demandante en el
proceso de la referencia; acudo a su deﬂoacho para solicitarle se imparta aprobaciéon
a la liquidacion del crédito presentada desde el diecisiete (17) de enero de dos mil
veintidds (2022).

Lo anterior, teniendo en cuenta que han pasado mas de DOS (2) MESES desde que se
allegd la misma y desde que se remitio a los demas sujetos procesales, cumpliendo
asilo ordenado en el paragrafo del articulo nueve (9) demandado, porlo que se debe
prescinde del traslado por secretaria.

Se adjunta remision de la liquidacion del crédito al demandado, con la confirmacion
de entrega.

Respetuosamente:

MIGUEL ANGEL SAZA DAZQ
C.C. No. 80.859.305 de Bogots D.C.
T.P. No. 176.402 del C.S. de la J.
Correo Electrénico: MIGUELSAZA@hotmail.com
Teléfono: 3103316399



mailto:MIGUELSAZA@hotmail.com

miguelsaza@hotmail.com

De: Miguel Angel Saza D.

Enviado el: lunes, 17 de enero de 2022 16:20

Para: 'J. 37 PC. (J37pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co)’

CC: fidel.laverde@cundinamarca.gov.co

Asunto: 110014189037 2020 01022 00 - ALLEGAR LIQUIDACION DE CREDITO
Datos adjuntos: 2020-01022 Allega LCre.pdf

Sefiora

JUEZ 37 DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA, D.C.
E. S. D.

Ref.: EJECUTIVO SINGULAR No. 110014189037 2020 01022 00

De: Oscar Jairo Martin Moreno
C.C. No. 17.183.735
Contra: Fidel Fredy Laverde Aguilar

C.C. No. 14.321.543 3
Asunto: ALLEGAR LIQUIDACION DE CREDITO

Cordial saludo.

Adjunto envio memorial y anexo(s) del asunto indicado, en 3 folio(s).
Respetuosamente:

Endosatario en Procuracion del Demandante:

MIGUEL ANGEL SAZA DAZA

C.C. No. 80.859.305 de Bogota D.C.

T.P. No. 176.402 del C.S. de la J.

Correo Electronico: MIGUELSAZA@hotmail.com
Teléfono: 3103316399

Aviso Legal: Este mensaje y sus anexos son confidenciales e interesan solamente a su destinatario. No hay renuncia a la
confidencialidad o privilegio por cualquier transmisiéon equivocada o errénea. Si usted ha recibido este mensaje por error,
debe borrarlo en su totalidad de su sistema y notificar de tal hecho al remitente. Cualquier divulgacion, copia, distribucion

0 accién realizada por accién u omisién en relacion a ello, esta prohibida y constituye un delito hacerlo. Cualquier
opinién, queja o reclamo del contenido de este mensaje favor comunicarlo al remitente.
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JUEZ 37 DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA, D.C.
E. S. D.

Ref.: EJECUTIVO SINGULAR No. 110014189037 2020 01022 00
De: Oscar Jairo Martin Moreno
C.C.No.17.183.735
Contra:  Fidel Fredy Laverde Aguilar
C.C. No. 14.321.543 3
Asunto:  ALLEGAR LIQUIDACION DE CREDITO

MIGUEL ANGEL SAZA DAZA, identificado civil y profesionalmente como aparece bajo
mifirma, endosatario en procuracion del demandante en el proceso de la referencia;
concurro a su despacho para allegar LIQUIDACION DEL CREDITO seguin lo establecido
en el articulo 446 del Codigo General del Proceso, conforme al auto que libré
mandamiento de pago y el que ordena seguir adelante con la ejecucién, por lo que
solicito se le imparta la aprobacion a la misma.

Como consecuencia de lo anterior, ruego a su sefioria que en aplicacion del articulo
447 del Cédigo General del Proceso, SE ORDENE LA ENTREGA DE LOS TITULOS
JUDICIALES Y/O DINEROS QUE SE HALLEN DEPOSITADOS PARA EL PRESENTE PROCESO,
a favt?rddel demandante; hasta el monto de las liquidaciones de crédito y costas
aprobadas.

En caso de que el valor de la liquidacion del crédito aprobada sea superior al limite
de la cautelar ordenada por el despacho (52.000.000), le solicito se aumente la
misma a fin de que se pague al acreedor el valor total de las liquidaciones aprobadas,
tanto de crédito como de costas.

Anexo liquidacion del crédito: capital e intereses hasta el diecisiete (17) de enero de
dos mil veintidos (2022), por valor de: DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($2.201.973) M/CTE.

Respetuosamente:

MIGUEL ANGEL SAZA DAIZA
C.C. No. 80.859.305 de Bogota D.C.
T.P. No. 176.402 del C.S. de la J.
Correo Electronico: MIGUELSAZA@hotmail.com
Teléfono: 3103316399



LIQUIDACION DE INTERESES

LETRA DE CAMBIO POR VALOR DE $1,000,000 CON VENCIMIENTO 07 DE ENERO DE 2018

INT.
DESDE HASTA CAPITAL BANCARIO TASA MORA No. DIAS INTERES
MES MES
CTE.
7/11/2017 | 30/11/2017 | $ 1.000.000 20,96 2,62 24 S 20.960
1/12/2017 | 31/12/2017 | $ 1.000.000 20,77 2,60 31 S 26.828
1/01/2018 | 31/01/2018 | S 1.000.000 20,69 2,59 31 S 26.725
1/02/2018 | 28/02/2018 | S 1.000.000 21,01 2,63 28 S 24512
1/03/2018 | 31/03/2018 | S 1.000.000 20,68 2,59 31 S  26.712
1/04/2018 | 30/04/2018 | S 1.000.000 20,48 2,56 30 S  25.600
1/05/2018 | 31/05/2018 | S 1.000.000 20,44 2,56 31 S  26.402
1/06/2018 | 30/06/2018 | S 1.000.000 20,28 2,54 30 $ 25.350
1/07/2018 | 31/07/2018 | S 1.000.000 20,03 2,50 31 S 25.872
1/08/2018 | 31/08/2018 | S 1.000.000 19,94 2,49 31 S 25.756
1/09/2018 | 30/09/2018 | S 1.000.000 19,81 2,48 30 S 24763
1/10/2018 | 31/10/2018 | S 1.000.000 19,63 2,45 31 $  25.355
1/11/2018 | 30/11/2018 | S 1.000.000 19,49 2,44 30 S 24.363
1/12/2018 | 31/12/2018 | $ 1.000.000 19,40 2,43 31 $  25.058
1/01/2019 | 31/01/2019 | S 1.000.000 19,16 2,40 31 S 24748
1/02/2019 | 28/02/2019 | S 1.000.000 19,70 2,46 28 S 22983
1/03/2019 | 31/03/2019 | $ 1.000.000 19,37 2,42 31 $ 25.020
1/04/2019 | 30/04/2019 | S 1.000.000 19,32 2,42 30 S 24.150
1/05/2019 | 31/05/2019 | $ 1.000.000 19,34 2,42 31 S 24981
1/06/2019 | 30/06/2019 | S 1.000.000 19,30 2,41 30 S 24125
1/07/2019 | 31/07/2019 | S 1.000.000 19,28 2,41 31 S 24.903
1/08/2019 | 31/08/2019 | S 1.000.000 19,32 2,42 31 S 24.955
1/09/2019 | 30/09/2019 | S 1.000.000 19,32 2,42 30 S 24.150
1/10/2019 | 31/10/2019 | S 1.000.000 19,10 2,39 31 S 24671
1/11/2019 | 30/11/2019 | S 1.000.000 19,03 2,38 30 S 23.788
1/12/2019 | 31/12/2019 | $ 1.000.000 18,91 2,36 31 S 24425
1/01/2020 | 31/01/2020 | $ 1.000.000 18,77 2,35 31 S 24.245
1/02/2020 | 29/02/2020 | S 1.000.000 19,06 2,38 29 $ 23.031
1/03/2020 | 31/03/2020 | S 1.000.000 18,95 2,37 31 S 24.477
1/04/2020 | 30/04/2020 | S 1.000.000 18,69 2,34 30 S 23.363
1/05/2020 | 31/05/2020 | $ 1.000.000 18,19 2,27 31 S 23.495
1/06/2020 | 30/06/2020 | S 1.000.000 18,12 2,27 30 S 22.650
1/07/2020 | 31/07/2020 | S 1.000.000 18,12 2,27 31 S 23.405
1/08/2020 | 31/08/2020 | S 1.000.000 18,29 2,29 31 S 23.625
1/09/2020 | 30/09/2020 | S 1.000.000 18,35 2,29 30 S 22938
1/10/2020 | 31/10/2020 | S 1.000.000 18,09 2,26 31 S 23.366
1/11/2020 | 30/11/2020 | S 1.000.000 17,84 2,23 30 S 22300
1/12/2020 | 31/12/2020 | $ 1.000.000 17,46 2,18 31 S 22553
1/01/2021 | 31/01/2021 | S 1.000.000 17,32 2,17 31 S 22372
1/02/2021 | 28/02/2021 | S 1.000.000 17,54 2,19 28 S 20463
1/03/2021 | 31/03/2021 | S 1.000.000 17,41 2,18 31 S 22488
1/04/2021 | 30/04/2021 | S 1.000.000 17,31 2,16 30 $ 21638
1/05/2021 | 31/05/2021 | $ 1.000.000 17,22 2,15 31 S 22243
1/06/2021 | 30/06/2021 | S 1.000.000 17,21 2,15 30 $ 21513
1/07/2021 | 31/07/2021 | S 1.000.000 17,18 2,15 31 S 22191
1/08/2021 | 31/08/2021 | S 1.000.000 17,24 2,16 31 S 22.268
1/09/2021 | 30/09/2021 | S 1.000.000 17,19 2,15 30 S 21488
1/10/2021 | 31/10/2021 | $ 1.000.000 17,08 2,14 31 S 22.062
1/11/2021 | 30/11/2021 | S 1.000.000 17,27 2,16 30 $ 21.588




1/12/2021 | 31/12/2021 | $ 1.000.000 17,46 2,18 31 S 22553
1/01/2022 | 17/01/2022 | S 1.000.000 17,66 2,21 17 S 12.509
TOTAL INTERESES HASTA 17 DE ENERO DE 2022 $ 1.201.973

CAPITAL $ 1.000.000

TOTAL CAPITAL E INTERESES HASTA EL 17 DE ENERO 2022 $ 2.201.973

SON AL 17 DE ENERO DE 2022: DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

PESOS ($2.201.973) M/CTE.




miguelsaza@hotmail.com

De: postmaster@cundinamarca.gov.co

Para: fidel.laverde@cundinamarca.gov.co

Enviado el: lunes, 17 de enero de 2022 16:19

Asunto: Entregado: 110014189037 2020 01022 00 - ALLEGAR LIQUIDACION DE CREDITO

El mensaje se entreg6 a los siguientes destinatarios:

fidel.laverde@cundinamarca.gov.co (fidel.laverde@cundinamarca.gov.co)

Asunto: 110014189037 2020 01022 00 - ALLEGAR LIQUIDACION DE CREDITO

110014189037
202001022 00 - ...



