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RV: SOLICITUD DE TITULOS

Jennifer Andrea Cardona Telles <jcardont@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 24/07/2020 8:34
Para:  Yenny Paola Castro Arias <ycastroa@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (19 KB)
CARTA JUZGADO.docx;

De: Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Familia - Seccional Bogota <ofapje�og@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 17 de junio de 2020 18:25
Para: Jennifer Andrea Cardona Telles <jcardont@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DE TITULOS
 

Catalina Barreto Chaves
Coordinadora Oficina de Apoyo
Juzgados de Familia de Ejecución de Sentencias
Bogotá
3417589

De: Ana Isabel Velandia Mesa <anavelandiia@gmail.com>
Enviado: martes, 16 de junio de 2020 17:52
Para: Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Familia - Seccional Bogota <ofapje�og@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
Juzgado 03 Ejecucion Asuntos Familia Circuito - Bogota - Bogota D.C. <j03eje�ta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
Atencion Usuarios Bogota <atencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: SOLICITUD DE TITULOS
 
Buenas tardes

Adjunto carta de liquidación.

Gracias 

El mar., 16 jun. 2020 a las 17:31, Ana Isabel Velandia Mesa (<anavelandiia@gmail.com>) escribió:
Buenas tardes

Dirigido al juzgado tercero de ejecución de familia proceso N° 531-2008 procedente del juzgado 20
demandante Aracelly Mesa CC: 24065012, demandado Angel Velandia  CC: 79339264 alimentaria
Ana Isabel Velandia Mesa CC:1014292938
numero de telefono: 3185842085.

mailto:anavelandiia@gmail.com
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Solicito muy cordialmente me sean elaborados los títulos del dinero depositado en el banco agrario
en cuanto a mi corresponde a la fecha.

Agradezco su gentil colaboración. 

Gracias

Ana Velandia



Bogotá  D.C 16 de Junio de 2020 

 

Doctora: 

ANDREA CETINA BAYONA 

JUEZ 3 DE EJECUCION DE SENT. FLIA 

E.S.D 

 

REF.PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS 

RAD. 2008-531 – J.20 FLIA 

 

Demandante: Aracelly Mesa Demandado: Angel Velandia 

 

Yo ANA ISABEL VELANDIA MESA con CC.1014292938 de Bogotá actuando como alimentaria del 

proceso, acudo a su despacho para solicitar liquidación del crédito de acuerdo al Artículo 446 del 

CGP, para que se haga efectivo la aprobación y ordenamiento de la entrega de los títulos 

correspondientes en mi nombre, por las siguientes sumas de dinero: 

 

SALDO ULTIMA LIQUIDACION CON CORTE A FEBRERO 2020……………………………………...$0 

Cuotas alimentarias de Marzo a Junio de 2020, por valor de $398.096 c/u = $1.592.384 

Cuota extraordinaria de junio de 2020……………………………………………………………..……$413.223/3= 

137,741 (Se incrementa de conformidad al IPC año anterior)  

TOTAL CON CORTE A JUNIO 2020 ………………………………………………………………………$1.730.125 

 

Atentamente: 

 

 

________________________ 

ANA ISABEL VELANDIA MESA  

C.C. 1014292938 de Bogotá. 

 


